
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA Göynük Ünal Aysal Anadolu Lisesi Supara Alfa Seri TYT Denemesi 198 198 2008 5799

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1511,32 21,32 2,36 1,87 1,90 2,90 1,22 2,60 2,97 1,17 2,67 3,51 1,05 3,25 0,02 0,01 0,01 11,49 4,24 10,43 1,84 0,69 1,67 2,38 1,64 1,97 3,47 0,92 3,24 2,31 1,50 1,93 57,4025,63 50,99 261,840

Okul Ortalaması 20,5411,37 17,70 1,86 2,01 1,36 2,40 1,46 2,03 2,27 1,02 2,01 2,94 1,12 2,66 0,02 0,03 0,01 4,48 2,74 3,80 0,22 0,16 0,18 0,96 0,83 0,76 1,60 0,64 1,44 2,05 1,22 1,74 39,3422,60 33,69 204,830

KATILIMLAR

1 359 GİZEM YILDIZ 12D 30 8 28,00 2 3 1,25 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 15 3 14,25 2 1 1,75 3 0 3,00 7 0 7,00 6 0 6,00 75 16 71,00 330,990 1351

2 829 DERİN KARAALİOĞLU 12D 28 10 25,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 11 4 10,00 3 1 2,75 3 2 2,50 6 0 6,00 5 0 5,00 73 20 68,00 320,365 1571

3 0 ARDA BATUR 12D 32 6 30,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 9 4 8,00 5 0 5,00 7 0 7,00 6 0 6,00 73 15 69,25 320,208 1577

4 592 EBRAR AFŞİN 12D 26 7 24,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 13 3 12,25 1 0 1,00 3 1 2,75 5 1 4,75 6 0 6,00 69 17 64,75 310,275 1793

5 792 BERRA İBİLOĞLU 12D 28 9 25,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 6 1 5,75 3 0 3,00 5 1 4,75 5 0 5,00 5 1 4,75 68 15 64,25 305,795 1893

6 0 SEYİT HÜSEYİN AKSOY 12D 32 8 30,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 10 3 9,25 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 67 17 62,75 302,448 1972

7 0 AKİF YILMAZ BÜYÜK 12D 25 13 21,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 11 5 9,75 3 0 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 1 4,75 67 24 61,00 299,063 2051

8 758 BERAT AKDAĞ 12B 33 6 31,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 8 1 7,75 3 2 2,50 1 0 1,00 2 0 2,00 64 11 61,25 297,838 2079

9 781 RABİA GÜLSÜM DELEN 12D 26 6 24,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 9 1 8,75 1 0 1,00 4 0 4,00 5 1 4,75 61 11 58,25 287,928 2314

10 770 MAHMUD KARAKAYA 12D 24 6 22,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 8 4 7,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 5 1 4,75 5 0 5,00 61 13 57,75 287,193 2329

11 763 ŞEVVAL FEYZA TABAK 12D 32 4 31,00 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 9 4 8,00 1 0 1,00 4 0 4,00 5 0 5,00 60 13 56,75 282,298 2442

12 801 SÜMEYYE KAPSİN 12D 33 4 32,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 6 1,50 3 1 2,75 5 1 4,75 4 1 3,75 62 16 58,00 282,270 2444

13 779 SELİM SUNGUR 12D 27 8 25,00 4 1 3,75 1 2 0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 13 4 12,00 1 0 1,00 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 61 23 55,25 281,493 2457

14 760 SÜLEYMAN SÜNBÜL 12D 29 11 26,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 6 0 6,00 1 0 1,00 1 1 0,75 5 1 4,75 5 1 4,75 61 19 56,25 280,300 2490

15 754 ÇINAR YOLAY 12D 30 10 27,50 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 1 4,75 5 1 4,75 62 20 57,00 279,285 2506

16 780 İREM NUR KÜTÜK 12C 29 11 26,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 14 2 13,50 1 0 1,00 1 0 1,00 58 19 53,25 277,460 2544

17 0 BENGÜ SU ŞAHİN 12B 28 8 26,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 13 0 13,00 56 11 53,25 276,913 2558

18 277 ALMİRA SILA HANÇER 12D 26 9 23,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 8 1 7,75 2 1 1,75 6 1 5,75 3 2 2,50 59 17 54,75 276,100 2583

19 756 ÇINAR AK 12F 24 12 21,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 8 1 7,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 5 1 4,75 59 20 54,00 272,990 2672

20 786 SEVGİ ASLANCAN 12F 29 4 28,00 1 1 0,75 3 0 3,00 4 1 3,75 9 1 8,75 1 0 1,00 3 0 3,00 5 0 5,00 55 7 53,25 271,913 2705

21 762 BEREN BALAMAN 12D 31 9 28,75 0 4 -1,00 4 0 4,00 5 0 5,00 3 2 2,50 6 2 5,50 4 0 4,00 4 1 3,75 57 18 52,50 267,998 2800

22 860 DERYA AKTAŞ 12A 27 12 24,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 0 4,00 2 2 1,50 12 4 11,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 1 1,75 56 22 50,50 265,595 2857

23 928 AYBÜKE YALIN 12D 27 11 24,25 0 4 -1,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 12 7 10,25 2 2 1,50 4 2 3,50 5 0 5,00 58 32 50,00 262,228 2951

24 871 ARAS ZİLLİ 12B 27 10 24,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 8 1 7,75 3 2 2,50 54 17 49,75 262,113 2957

25 632 ARDA YAKIŞIKLI 12B 33 5 31,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 54 14 50,50 260,938 2980

26 772 HANDE CARFİ 12G 28 8 26,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 2 3,50 1 0 1,00 4 0 4,00 53 13 49,75 259,798 2999

27 785 KEREM URHAN 12E 25 10 22,50 2 3 1,25 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 8 2 7,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 3 2,25 55 22 49,50 259,520 3010

28 784 RABİA GÜLÜM  BATKI 12E 29 11 26,25 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 2 4,50 2 0 2,00 5 1 4,75 3 3 2,25 55 22 49,50 257,583 3049

29 14 ALİ ALTUN 12A 33 5 31,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 5 1,75 1 4 0,00 1 1 0,75 1 1 0,75 54 19 49,25 257,065 3064
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA Göynük Ünal Aysal Anadolu Lisesi Supara Alfa Seri TYT Denemesi 198 198 2008 5799

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1511,32 21,32 2,36 1,87 1,90 2,90 1,22 2,60 2,97 1,17 2,67 3,51 1,05 3,25 0,02 0,01 0,01 11,49 4,24 10,43 1,84 0,69 1,67 2,38 1,64 1,97 3,47 0,92 3,24 2,31 1,50 1,93 57,4025,63 50,99 261,840

Okul Ortalaması 20,5411,37 17,70 1,86 2,01 1,36 2,40 1,46 2,03 2,27 1,02 2,01 2,94 1,12 2,66 0,02 0,03 0,01 4,48 2,74 3,80 0,22 0,16 0,18 0,96 0,83 0,76 1,60 0,64 1,44 2,05 1,22 1,74 39,3422,60 33,69 204,830

KATILIMLAR

30 782 ELİF ACAR 12A 30 8 28,00 3 1 2,75 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 3 4,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 52 14 48,50 255,825 3083

31 778 ATAKAN SEVENCAN 12D 14 7 12,25 3 0 3,00 4 0 4,00 4 0 4,00 2 1 1,75 13 1 12,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 50 11 47,25 255,540 3097

32 806 RANA AK 12D 26 12 23,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 11 6 9,50 3 4 2,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 3 2,25 56 38 46,50 253,085 3144

33 968 SADIKCAN KA LAN 12D 22 11 19,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 10 3 9,25 3 0 3,00 4 0 4,00 5 1 4,75 53 23 47,25 252,600 3152

34 2000 BEDİRHAN DİKMEN 12D 20 7 18,25 3 0 3,00 3 1 2,75 3 2 2,50 11 5 9,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 51 16 47,00 252,408 3158

35 766 SILA DİNÇ 12B 37 3 36,25 2 3 1,25 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 1 1 0,75 2 1 1,75 50 10 47,50 250,593 3203

36 2505 SEMİ KURTÇAĞ 12F 23 14 19,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 0 2,00 4 1 3,75 9 4 8,00 2 1 1,75 4 2 3,50 3 3 2,25 53 27 46,25 249,868 3212

37 1011 FATİH ZEMHERİ 12A 31 7 29,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 3 2,25 50 14 46,50 249,063 3234

38 897 METEHAN ŞİRİNLER 12G 18 9 15,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 8 0 8,00 2 0 2,00 5 0 5,00 48 9 45,75 248,590 3243

39 0 İLAYDA NİSAN ÖZKAN 12C 26 9 23,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 2 4,50 1 0 1,00 1 0 1,00 49 13 45,75 247,630 3279

40 856 DEFNE AKTAŞ 12G 26 8 24,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 4 4,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 2 1,50 50 19 45,25 245,383 3319

41 861 YAĞMUR DEMİRCİ 12C 30 9 27,75 2 3 1,25 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 2 4,50 1 1 0,75 49 16 45,00 245,373 3320

42 777 EVRİM NUR DÖNMEZ 12D 23 8 21,00 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 7 2 6,50 2 1 1,75 2 0 2,00 3 1 2,75 48 13 44,75 244,418 3336

43 831 OSMAN EREN ÇELİK 12D 19 7 17,25 1 0 1,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 6 0 6,00 2 0 2,00 3 0 3,00 5 0 5,00 47 9 44,75 243,345 3359

44 767 NİSA DEMİRTAŞ 12E 24 13 20,75 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 7 3 6,25 2 0 2,00 1 0 1,00 4 0 4,00 2 3 1,25 50 24 44,00 243,073 3365

45 823 AZRA DEVECİ 12D 27 11 24,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 4 1,00 51 24 45,00 241,628 3394

46 911 YİĞİTHAN KAROGLU 12F 20 12 17,00 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 11 3 10,25 2 1 1,75 2 1 1,75 2 3 1,25 49 24 43,00 241,590 3395

47 940 MERYEM BETÜL CANBAZ12A 29 10 26,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 1 0 1,00 2 2 1,50 48 18 43,50 239,150 3449

48 979 BURAK EFE CAN 12F 24 15 20,25 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 7 4 6,00 1 4 0,00 2 1 1,75 3 1 2,75 50 29 42,75 238,315 3455

49 955 EREL YILANCI 12D 19 9 16,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 6 1 5,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 2 3,50 48 20 43,00 237,823 3469

50 783 MERT CAN 12G 31 6 29,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 46 12 43,00 236,975 3482

51 936 12C 27 7 25,25 1 0 1,00 4 0 4,00 2 0 2,00 3 1 2,75 5 3 4,25 1 0 1,00 2 0 2,00 45 11 42,25 235,900 3511

52 853 MÜGE KAVUZ 12D 23 10 20,50 3 1 2,75 10 2 9,50 3 0 3,00 3 0 3,00 3 0 3,00 45 13 41,75 235,793 3514

53 773 GÜL SENA ÇEVİK 12D 23 12 20,00 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 4 1 3,75 3 3 2,25 47 22 41,50 232,355 3589

54 836 ELİF NUR İRBAN 12B 26 10 23,50 4 0 4,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 45 18 40,50 229,250 3640

55 809 ŞEYMA YELLİCE 12B 25 10 22,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 44 15 40,25 229,128 3641

56 802 SILA DEMİREL 12C 28 11 25,25 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 7 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 47 28 40,00 228,538 3650

57 832 CAN ŞAYLAN 12D 14 16 10,00 3 1 2,75 5 0 5,00 1 1 0,75 5 0 5,00 9 1 8,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 45 23 39,25 228,433 3653

58 740 YASİN TUNCEL 12D 20 18 15,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 7 3 6,25 0 4 -1,00 4 3 3,25 3 3 2,25 48 36 39,00 226,655 3695
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA Göynük Ünal Aysal Anadolu Lisesi Supara Alfa Seri TYT Denemesi 198 198 2008 5799

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1511,32 21,32 2,36 1,87 1,90 2,90 1,22 2,60 2,97 1,17 2,67 3,51 1,05 3,25 0,02 0,01 0,01 11,49 4,24 10,43 1,84 0,69 1,67 2,38 1,64 1,97 3,47 0,92 3,24 2,31 1,50 1,93 57,4025,63 50,99 261,840

Okul Ortalaması 20,5411,37 17,70 1,86 2,01 1,36 2,40 1,46 2,03 2,27 1,02 2,01 2,94 1,12 2,66 0,02 0,03 0,01 4,48 2,74 3,80 0,22 0,16 0,18 0,96 0,83 0,76 1,60 0,64 1,44 2,05 1,22 1,74 39,3422,60 33,69 204,830

KATILIMLAR

59 23 EZGİ GÜLNUR VURAL 12C 26 11 23,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 3 1,25 45 22 39,50 226,263 3704

60 886 MELİSA TEKİN 12D 23 11 20,25 1 4 0,00 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 6 2 5,50 1 0 1,00 3 0 3,00 3 2 2,50 45 24 39,00 225,438 3725

61 881 MERYEM ANATÜRK 12E 22 11 19,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 9 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 2 2 1,50 47 30 39,50 224,853 3743

62 768 PINAR KESKİN 12D 25 14 21,50 1 0 1,00 1 1 0,75 3 2 2,50 8 1 7,75 1 0 1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 43 19 38,25 224,718 3747

63 764 BÜŞRA BALIK 12C 27 12 24,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 2 0 2,00 43 17 38,75 224,308 3757

64 820 EYLÜL KOCABIYIK 12G 32 6 30,50 3 0 3,00 5 1 4,75 40 7 38,25 223,918 3761

65 905 İBRAHİM  SEFA 12C 26 13 22,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 2 3,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 3 0,25 45 26 38,50 223,778 3762

66 833 RAMAZAN KARAKOYUNLU12E 22 12 19,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 8 2 7,50 1 1 0,75 1 0 1,00 2 2 1,50 44 25 37,75 223,518 3766

67 893 CEMRE GÜNEŞ 12A 26 8 24,00 1 3 0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 0 2,00 42 15 38,25 223,263 3776

68 845 AYÇA TAPAN 12E 22 12 19,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 45 25 38,75 221,898 3813

69 805 AYŞE FİGEN UYSAL 12B 25 8 23,00 2 3 1,25 4 0 4,00 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 41 15 37,25 220,243 3845

70 765 ALEYNA KARAMANLAR 12D 17 14 13,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 8 3 7,25 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 3 2,25 43 25 36,75 219,673 3861

71 43 DERYA SALDIRAN 12B 24 11 21,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 6 1 5,75 41 18 36,50 219,323 3869

72 0 AYŞE NUR TUNCER 12C 26 10 23,50 1 4 0,00 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 3 4,25 42 21 36,75 219,173 3872

73 837 TAHA EFE SÜRÜCÜ 12G 28 7 26,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 41 16 37,00 218,998 3876

74 790 GENCER METİN CEY AN12G 23 13 19,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 42 21 36,75 217,470 3913

75 914 AÇELYA DENİZ TUR 12C 24 11 21,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 42 20 37,00 217,358 3916

76 807 HAYRUNİSA SUNCA 12B 26 11 23,25 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 41 17 36,75 217,015 3920

77 933 SERRA AKYÜREK 12E 21 10 18,50 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 6 0 6,00 1 5 -0,25 1 3 0,25 5 1 4,75 43 28 36,00 216,665 3924

78 808 AZRA ÖZYAMANOL 12G 28 4 27,00 1 0 1,00 4 0 4,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 39 11 36,25 216,273 3930

79 0 KAAN KARA 12G 25 11 22,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 3 2,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 42 24 36,00 215,008 3958

80 0 ALEYNA ORUÇ 12D 25 12 22,00 1 2 0,50 5 0 5,00 6 4 5,00 1 2 0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 41 22 35,50 214,815 3961

81 926 NİSA DOĞA COŞKUN 12F 16 15 12,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 8 6 6,50 3 2 2,50 3 0 3,00 3 3 2,25 43 34 34,50 211,603 4028

82 814 CEYHUN IRMAK 12F 12 7 10,25 1 2 0,50 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 14 6 12,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 4 2 3,50 40 28 33,00 211,158 4035

83 840 MELİSA HASANOĞLU 12E 27 9 24,75 1 0 1,00 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 40 20 35,00 210,413 4043

84 693 GÖKTÜRK ATABAY 12G 24 13 20,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 40 24 34,00 208,313 4093

85 0 ELANUR EFE 12E 28 7 26,25 5 2 4,50 1 0 1,00 2 1 1,75 36 10 33,50 207,973 4099

86 883 BERNA ULUTAY 12E 21 10 18,50 2 3 1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 4 0 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 3 2 2,50 39 21 33,75 207,413 4108

87 950 SELEN ÇEVİK 12E 20 12 17,00 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 3 2 2,50 39 22 33,50 206,825 4115
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA Göynük Ünal Aysal Anadolu Lisesi Supara Alfa Seri TYT Denemesi 198 198 2008 5799

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1511,32 21,32 2,36 1,87 1,90 2,90 1,22 2,60 2,97 1,17 2,67 3,51 1,05 3,25 0,02 0,01 0,01 11,49 4,24 10,43 1,84 0,69 1,67 2,38 1,64 1,97 3,47 0,92 3,24 2,31 1,50 1,93 57,4025,63 50,99 261,840

Okul Ortalaması 20,5411,37 17,70 1,86 2,01 1,36 2,40 1,46 2,03 2,27 1,02 2,01 2,94 1,12 2,66 0,02 0,03 0,01 4,48 2,74 3,80 0,22 0,16 0,18 0,96 0,83 0,76 1,60 0,64 1,44 2,05 1,22 1,74 39,3422,60 33,69 204,830

KATILIMLAR

88 2504 İLGEN KIRKICI 12F 20 10 17,50 1 0 1,00 2 2 1,50 2 0 2,00 3 1 2,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 37 18 32,50 206,740 4117

89 890 DESTEGÜ  ŞİMŞ KOL 12B 27 13 23,75 1 4 0,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 39 25 32,75 204,430 4175

90 0 MELİSA GÜÇ 12C 25 13 21,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 7 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 40 30 32,50 204,078 4185

91 771 MUHAMMET CIBIR 12F 12 11 9,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 13 4 12,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 4 2 3,50 39 34 30,50 202,973 4215

92 797 ENİS ATALAY 12E 12 12 9,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 3 2 2,50 8 3 7,25 2 0 2,00 2 0 2,00 1 1 0,75 37 23 31,25 202,593 4224

93 964 BARAN BULCE 12F 19 12 16,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 37 20 32,00 202,340 4231

94 813 LİNA CEREN ÇAKIR 12F 24 13 20,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 7 6 5,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 38 27 31,25 202,145 4234

95 848 BEYZA ÖZDEMİR 12A 27 11 24,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 37 21 31,75 200,705 4266

96 804 E SUDE ALTINÖRS 12C 22 8 20,00 1 2 0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 35 13 31,75 200,358 4274

97 987 AZRA AY 12F 17 10 14,50 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 3 2 2,50 35 14 31,50 200,110 4280

98 891 ENES BERAT YILMAZ 12A 26 11 23,25 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 37 24 31,00 199,538 4292

99 393 SUDE KÜÇÜKYILMAZ 12E 23 11 20,25 7 2 6,50 3 2 2,50 2 3 1,25 35 18 30,50 199,483 4293

100 912 MERVENUR BİRBİZ 12F 17 8 15,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 10 1 9,75 1 2 0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 33 13 29,75 199,018 4301

101 841 BAHAR GENÇDAL 12E 18 7 16,25 2 2 1,50 1 3 0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 5 1 4,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 2 0 2,00 35 18 30,50 198,843 4306

102 60 HAMZA AKIN 12G 25 7 23,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 34 13 30,75 198,735 4308

103 824 KAAN ADA ESKİKANBUR12B 19 7 17,25 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 35 18 30,50 198,303 4321

104 944 MEHMET ÖZTÜRK 12C 19 9 16,75 2 3 1,25 4 0 4,00 2 0 2,00 4 0 4,00 4 4 3,00 0 3 -0,75 35 19 30,25 197,525 4332

105 90 EREN URAL 12B 22 16 18,00 1 3 0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 6 0,50 2 3 1,25 2 5 0,75 4 2 3,50 41 40 31,00 197,350 4335

106 906 BENSU ŞEN 12B 21 14 17,50 2 1 1,75 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 36 23 30,25 197,278 4337

107 789 MERVE TEKDEMİR 12F 17 13 13,75 1 3 0,25 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 4 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 36 23 30,25 196,765 4344

108 2500 SEMİH AKAN 12E 16 13 12,75 2 2 1,50 2 0 2,00 1 0 1,00 11 0 11,00 32 15 28,25 196,205 4353

109 850 EGE ATALIK 12F 15 10 12,50 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 2 1 1,75 4 0 4,00 34 16 30,00 195,885 4361

110 757 KÜBRA SAFİYE BALIK 12A 25 15 21,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 1 7 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 38 31 30,25 195,760 4363

111 969 BEYZA NİSA TAL 12E 24 11 21,25 3 2 2,50 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 2 2 1,50 34 16 30,00 194,818 4380

112 49 YUNUS EMRE BATARAY 12A 21 10 18,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 17 29,75 194,713 4381

113 774 RABİA KARATAŞ 12E 20 9 17,75 1 2 0,50 4 1 3,75 1 1 0,75 4 2 3,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 3 2 2,50 34 20 29,00 193,393 4406

114 864 İREM KARAOĞUZ 12C 23 9 20,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 1 0,75 1 1 0,75 32 14 28,50 190,658 4454

115 92 YİĞİTHAN ÜNAL 12C 17 16 13,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 8 3,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 36 34 27,50 188,955 4490

116 13 YELDA ÖZOY 12C 27 8 25,00 1 3 0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 34 23 28,25 188,593 4496
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA Göynük Ünal Aysal Anadolu Lisesi Supara Alfa Seri TYT Denemesi 198 198 2008 5799

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1511,32 21,32 2,36 1,87 1,90 2,90 1,22 2,60 2,97 1,17 2,67 3,51 1,05 3,25 0,02 0,01 0,01 11,49 4,24 10,43 1,84 0,69 1,67 2,38 1,64 1,97 3,47 0,92 3,24 2,31 1,50 1,93 57,4025,63 50,99 261,840

Okul Ortalaması 20,5411,37 17,70 1,86 2,01 1,36 2,40 1,46 2,03 2,27 1,02 2,01 2,94 1,12 2,66 0,02 0,03 0,01 4,48 2,74 3,80 0,22 0,16 0,18 0,96 0,83 0,76 1,60 0,64 1,44 2,05 1,22 1,74 39,3422,60 33,69 204,830

KATILIMLAR

117 957 KAAN AKTAŞ 12A 12 11 9,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 32 20 27,00 187,888 4506

118 470 ANIL ÖZGER 12B 23 14 19,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 32 18 27,50 187,300 4510

119 800 DİLARA CAN 12A 22 8 20,00 1 2 0,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 31 17 26,75 185,708 4536

120 867 MELEK KAHRAMAN 12F 18 12 15,00 1 2 0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 3 3 2,25 3 1 2,75 2 0 2,00 2 2 1,50 34 28 27,00 185,430 4543

121 915 BERK ALP ÇELİKER 12E 11 7 9,25 2 0 2,00 1 2 0,50 4 1 3,75 7 0 7,00 2 1 1,75 2 2 1,50 29 13 25,75 185,205 4550

122 2006 ÖMER BİÇER 12A 22 14 18,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 32 21 26,75 184,943 4552

123 1016 YAĞMUR ŞENOL 12C 26 9 23,75 2 3 1,25 2 0 2,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 31 17 26,75 184,540 4561

124 0 SUDE SARAÇLAR 12A 20 8 18,00 1 4 0,00 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 31 18 26,50 183,955 4570

125 810 EMİNE ERCAN 12A 15 11 12,25 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 31 22 25,50 183,483 4585

126 99 DENİZ TEPE 12A 23 12 20,00 1 1 0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 32 25 25,75 182,218 4607

127 948 NİL NEHİR CERİTLİ 12C 18 18 13,50 1 2 0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 4 3,00 2 4 1,00 2 1 1,75 34 34 25,50 182,090 4615

128 888 İKRA EYLÜL GÜLER 12E 22 12 19,00 2 3 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 1 10 -1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 1 4 0,00 36 40 26,00 181,530 4625

129 0 SENA ALTUNTAŞ 12E 16 12 13,00 3 2 2,50 1 1 0,75 2 1 1,75 3 5 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 2 4 1,00 32 26 25,50 181,415 4627

130 811 ALİ GALİP KAVACIK 12A 17 13 13,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 31 23 25,25 181,275 4630

131 941 BERFİN EROL 12E 21 18 16,50 0 1 -0,25 6 1 5,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 30 21 24,75 181,073 4634

132 966 UÇAR AYDOĞDU 12E 11 9 8,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 0 2,00 1 1 0,75 5 3 4,25 2 0 2,00 1 1 0,75 3 2 2,50 30 20 25,00 180,723 4641

133 0 TAHA İRAAN 12E 12 6 10,50 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 5 1,75 3 1 2,75 1 3 0,25 2 1 1,75 30 19 25,25 180,178 4651

134 822 NİSANUR İŞLE K 12C 21 9 18,75 3 1 2,75 4 1 3,75 28 11 25,25 180,115 4652

135 0 SALİH KERE  KAŞLI 12B 16 13 12,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 30 21 24,75 178,670 4678

136 898 MELİKE DURU YİĞİT 12B 21 15 17,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 5 2 4,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 32 32 24,00 178,628 4679

137 180 BENSU KARACA 12B 21 16 17,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 31 28 24,00 178,290 4683

138 978 İKRA DOLAKSIZ 12A 22 16 18,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 32 30 24,50 177,955 4686

139 907 MUHAMMET AKA 12F 19 16 15,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 7 1,25 1 1 0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 3 1,25 33 35 24,25 177,233 4693

140 884 İLAYDA POLAT 12E 17 13 13,75 2 3 1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 2 6 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 4 1 3,75 2 3 1,25 32 30 24,50 177,188 4696

141 2026 MAHMUT ALKURT 12C 22 15 18,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 30 23 24,25 177,000 4705

142 865 TOPRAK ŞAHİN 12G 21 14 17,50 1 2 0,50 3 1 2,75 2 0 2,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 31 26 24,50 176,860 4707

143 984 SAMİ CAN ILGAZ 12F 17 10 14,50 2 1 1,75 1 1 0,75 2 0 2,00 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 28 17 23,75 175,863 4717

144 775 ABDULKADİR AFŞİN 12C 19 12 16,00 1 1 0,75 2 1 1,75 3 0 3,00 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 28 18 23,50 175,125 4725

145 995 GÜNEŞ YETGİN 12F 18 14 14,50 2 2 1,50 1 2 0,50 2 0 2,00 3 2 2,50 2 2 1,50 1 1 0,75 29 23 23,25 174,538 4733
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA Göynük Ünal Aysal Anadolu Lisesi Supara Alfa Seri TYT Denemesi 198 198 2008 5799

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1511,32 21,32 2,36 1,87 1,90 2,90 1,22 2,60 2,97 1,17 2,67 3,51 1,05 3,25 0,02 0,01 0,01 11,49 4,24 10,43 1,84 0,69 1,67 2,38 1,64 1,97 3,47 0,92 3,24 2,31 1,50 1,93 57,4025,63 50,99 261,840

Okul Ortalaması 20,5411,37 17,70 1,86 2,01 1,36 2,40 1,46 2,03 2,27 1,02 2,01 2,94 1,12 2,66 0,02 0,03 0,01 4,48 2,74 3,80 0,22 0,16 0,18 0,96 0,83 0,76 1,60 0,64 1,44 2,05 1,22 1,74 39,3422,60 33,69 204,830

KATILIMLAR

146 879 MUSTAFA ADALETLİ 12A 19 13 15,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 29 22 23,50 174,368 4735

147 976 BERSİS Ü AL 12A 14 6 12,50 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 28 18 23,50 174,250 4738

148 919 MELİKE YAŞAR 12C 20 11 17,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 30 26 23,50 173,873 4748

149 877 FATOŞ CÖMERT 12B 19 10 16,50 1 3 0,25 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 27 17 22,75 172,763 4780

150 967 DENİZ NİLAY SAVAŞ 12F 14 15 10,25 2 1 1,75 1 1 0,75 1 3 0,25 2 3 1,25 4 3 3,25 2 1 1,75 3 2 2,50 1 1 0,75 30 30 22,50 172,133 4793

151 951 HATICE NUR KOLAY 12C 21 14 17,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 1 0,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 30 28 23,00 171,975 4801

152 934 ELİF SEZER 12C 18 21 12,75 1 3 0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 30 32 22,00 170,683 4814

153 843 DEFNE YÜKSEL 12G 19 15 15,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 29 28 22,00 169,368 4842

154 913 GÜLTEN SAPANCILAR 12A 22 17 17,75 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 30 34 21,50 168,338 4864

155 947 SELİN ZEHRA MERT 12F 16 18 11,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 4 0,00 4 5 2,75 1 2 0,50 4 0 4,00 2 0 2,00 29 30 21,50 168,160 4873

156 921 BERAT ŞENGÜL 12C 16 20 11,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 30 34 21,50 167,625 4878

157 71 ALEYNA ÇELİK 12E 12 22 6,50 2 3 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 30 39 20,25 166,708 4894

158 990 EYLÜL ELİF AÇOĞLU 12B 15 17 10,75 1 3 0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 27 27 20,25 165,655 4910

159 882 EYLEM SARI 12F 13 5 11,75 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 24 16 20,00 164,873 4921

160 842 MERT KAMİŞ 12B 21 19 16,25 4 0 4,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 26 20,50 164,853 4922

161 93 ALİ BABAT 12G 18 11 15,25 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 25 18 20,50 164,763 4925

162 155 EYLÜL CANLI 12C 8 4 7,00 1 3 0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 23 14 19,50 164,555 4928

163 970 BERK ALİ KARAMANLAR12C 23 14 19,50 1 3 0,25 1 4 0,00 25 21 19,75 162,423 4963

164 1002 İREM İLSU ÇETİNKAYA 12C 15 14 11,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 4 1,00 25 23 19,25 161,778 4976

165 2029 EMİR BEYDOĞAN 12B 13 9 10,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 23 16 19,00 161,713 4977

166 988 UMUT UÇAR 12B 9 9 6,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 24 21 18,75 161,390 4980

167 863 MELİSA DOKGÖZ 12F 7 6 5,50 4 2 3,50 3 2 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 3 2 2,50 22 13 18,75 161,243 4985

168 619 NAZLI TAŞDEMİR 12A 19 21 13,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 26 28 19,00 161,073 4986

169 1025 AYDIN ÇAVUŞOĞLU 12B 22 14 18,50 1 4 0,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 0 5 -1,25 26 27 19,25 160,168 4998

170 985 ÖZGE KÜLCÜ 12A 20 12 17,00 2 2 1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 24 21 18,75 158,778 5022

171 895 ÇAĞLA KALPAZAN 12F 13 12 10,00 2 3 1,25 2 1 1,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 25 26 18,50 156,925 5041

172 1013 ELİF ZEHRA DOĞAN 12F 9 9 6,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 6 4 5,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 23 25 16,75 156,020 5053

173 901 ESLEM SERRA ULUĞ 12C 19 15 15,25 1 3 0,25 1 4 0,00 2 6 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 25 29 17,75 156,005 5055

174 899 ONUR YILMAZ 12A 12 6 10,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 21 19 16,25 152,828 5093
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA Göynük Ünal Aysal Anadolu Lisesi Supara Alfa Seri TYT Denemesi 198 198 2008 5799

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1511,32 21,32 2,36 1,87 1,90 2,90 1,22 2,60 2,97 1,17 2,67 3,51 1,05 3,25 0,02 0,01 0,01 11,49 4,24 10,43 1,84 0,69 1,67 2,38 1,64 1,97 3,47 0,92 3,24 2,31 1,50 1,93 57,4025,63 50,99 261,840

Okul Ortalaması 20,5411,37 17,70 1,86 2,01 1,36 2,40 1,46 2,03 2,27 1,02 2,01 2,94 1,12 2,66 0,02 0,03 0,01 4,48 2,74 3,80 0,22 0,16 0,18 0,96 0,83 0,76 1,60 0,64 1,44 2,05 1,22 1,74 39,3422,60 33,69 204,830

KATILIMLAR

175 25 EZGİ TAŞ 12B 12 19 7,25 1 3 0,25 2 2 1,50 3 0 3,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 23 26 16,50 152,113 5108

176 997 DURMUŞ CAN TIRAŞ 12B 9 7 7,25 2 3 1,25 5 0 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 1 9 -1,25 0 1 -0,25 22 25 15,75 149,565 5138

177 869 MEHMET KAPAMA 12E 13 16 9,00 1 1 0,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 3 2,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 23 31 15,25 148,643 5154

178 996 HASAN BİRGEZ 12E 7 6 5,50 2 1 1,75 6 3 5,25 2 1 1,75 17 11 14,25 147,918 5161

179 0 CANSU BEYZA GÜRCAN12F 9 14 5,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 20 23 14,25 147,428 5165

180 852 YAHYA BERKE YALIN 12E 12 15 8,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 23 33 14,75 147,355 5166

181 2503 KUTAY KALKAN 12A 12 16 8,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 23 33 14,75 146,598 5176

182 0 ELA DOĞANTEKİN 12B 6 13 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 1 2 0,50 19 23 13,25 142,675 5217

183 94 FATMA ZEHRA YİĞİT 12A 14 19 9,25 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 21 32 13,00 142,038 5222

184 989 CAFER BENLİOĞLU 12C 10 17 5,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 20 27 13,25 141,965 5223

185 825 MEHMET ATICI 12F 4 4 3,00 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 2 0 2,00 1 3 0,25 16 14 12,50 141,025 5230

186 798 FATMA KARAGÖZ 12G 12 12 9,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 17 17 12,75 140,338 5239

187 1018 ZAHİD TUĞRA H YÖNTEN12C 15 15 11,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 19 25 12,75 139,945 5246

188 960 RÜVEYDA ÇINAR 12A 13 21 7,75 1 4 0,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 17 27 10,25 132,585 5333

189 74 KAAN DOKGÖZ 12A 6 11 3,25 2 3 1,25 1 3 0,25 2 1 1,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 15 23 9,25 131,280 5353

190 2502 MEHMET TALHA TALİH 12A 8 8 6,00 1 1 0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 14 17 9,75 130,578 5361

191 977 EMİNE YAPICI 12E 4 16 0,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 2 7 0,25 2 1 1,75 3 0 3,00 16 29 8,75 126,898 5404

192 95 EGE BERKAY BULAT 12C 8 16 4,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 14 22 8,50 126,875 5405

193 707 RAGIP MERT YAVUZ 12B 9 15 5,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 2 0,50 5 5 3,75 15 32 7,00 124,308 5425

194 1010 NEHİR ATALAY 12G 10 17 5,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 13 22 7,50 123,788 5432

195 6 YEZDA ALTINTAŞ 12A 11 14 7,50 11 14 7,50 123,700 5436

196 876 KEREM YILMAZ 12E 10 28 3,00 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 2 2 1,50 19 48 7,00 121,060 5468

197 2045 HAKAN ASLAN 12A 8 18 3,50 1 2 0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 0 6 -1,50 12 31 4,25 112,628 5558

198 183 ERAY ÇETİNKAYA 12F 9 27 2,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 4 16 0,00 2 3 1,25 0 7 -1,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 20 76 1,00 104,008 5660
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA Göynük Ünal Aysal Anadolu Lisesi Supara Alfa Seri TYT Denemesi 198 198 2008 5799

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1511,32 21,32 2,36 1,87 1,90 2,90 1,22 2,60 2,97 1,17 2,67 3,51 1,05 3,25 0,02 0,01 0,01 11,49 4,24 10,43 1,84 0,69 1,67 2,38 1,64 1,97 3,47 0,92 3,24 2,31 1,50 1,93 57,4025,63 50,99 261,840

Okul Ortalaması 20,5411,37 17,70 1,86 2,01 1,36 2,40 1,46 2,03 2,27 1,02 2,01 2,94 1,12 2,66 0,02 0,03 0,01 4,48 2,74 3,80 0,22 0,16 0,18 0,96 0,83 0,76 1,60 0,64 1,44 2,05 1,22 1,74 39,3422,60 33,69 204,830
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