
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ SİRİUS TYT DENEME-1 214 322 2714 14321

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,78 7,23 26,97 1,62 2,05 1,11 1,28 2,27 0,71 2,66 1,14 2,38 2,93 1,35 2,60 0,01 0,01 0,01 12,67 2,97 11,93 2,81 0,51 2,68 2,61 1,56 2,22 2,78 1,36 2,44 1,37 1,86 0,91 59,5222,31 53,96 300,770

Okul Ortalaması 24,57 7,43 22,71 1,50 1,77 1,05 0,96 2,21 0,40 1,91 0,94 1,67 2,41 1,43 2,05 0,00 0,00 0,00 4,32 1,79 3,88 0,52 0,10 0,49 0,94 0,88 0,72 1,03 0,79 0,83 0,76 1,44 0,40 38,9218,78 34,20 235,770

KATILIMLAR

1 753 AKİF YILMAZ BÜYÜK 12D 32 6 30,50 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 20 1 19,75 2 0 2,00 3 2 2,50 5 1 4,75 2 4 1,00 76 20 71,00 352,785 3263

2 829 DERİN KARAALİOĞLU 12D 30 7 28,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 19 1 18,75 6 0 6,00 5 1 4,75 6 1 5,75 5 1 4,75 74 14 70,50 351,848 3338

3 0 SEYİT HÜSEYİN AKSOY   30 10 27,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 18 0 18,00 3 0 3,00 4 0 4,00 6 1 5,75 3 2 2,50 73 20 68,00 344,275 3863

4 359 GİZEM YILD* 12D 34 6 32,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 16 2 15,50 4 0 4,00 2 3 1,25 5 2 4,50 4 2 3,50 73 23 67,25 341,240 4071

5 754 ÇINAR YOLAY 12D 34 5 32,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 12 1 11,75 3 2 2,50 6 1 5,75 3 3 2,25 71 19 66,25 338,238 4303

6 803 ARDA BATUR   32 5 30,75 3 2 2,50 1 0 1,00 4 0 4,00 4 0 4,00 13 1 12,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 68 12 65,00 334,703 4578

7 763 ŞEVVAL FEYZA TABAK 12D 34 1 33,75 2 1 1,75 1 2 0,50 5 0 5,00 4 0 4,00 8 1 7,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 1 1 0,75 62 9 59,75 318,228 5818

8 760 SÜLEYMAN SÜNBÜL 12D 38 2 37,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 6 3 5,25 1 0 1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 64 18 59,50 317,175 5913

9 780 İREM NUR KÜTÜK 12C 34 6 32,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 14 0 14,00 0 1 -0,25 62 12 59,00 315,955 6004

10 779 SELİM SUNGUR 12D 32 3 31,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 2 3 1,25 17 6 15,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 4 1,00 3 3 2,25 66 31 58,25 314,083 6135

11 592 EBRAR AFŞİN 12D 33 7 31,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 11 1 10,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 1 4,75 3 3 2,25 64 24 58,00 313,488 6189

12 756 ÇINAR AK 12F 31 4 30,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 4 1 3,75 8 0 8,00 2 0 2,00 4 2 3,50 5 2 4,50 4 2 3,50 62 18 57,50 312,210 6294

13 768 PINAR KESKİN 12D 33 4 32,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 14 3 13,25 1 0 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 62 18 57,50 311,750 6326

14 0 KEREM URHAN 12D 33 2 32,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 12 1 11,75 1 0 1,00 4 2 3,50 4 2 3,50 2 4 1,00 62 19 57,25 310,990 6377

15 860 DERYA AKTAŞ 12A 34 6 32,50 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 12 4 11,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 61 15 57,25 310,790 6391

16 859 BENGÜ SU ŞAHİN 12B 29 8 27,00 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 17 1 16,75 2 0 2,00 1 0 1,00 60 13 56,75 309,915 6454

17 2000 BEDİRHA NDİKMEN 12D 28 7 26,25 2 2 1,50 1 3 0,25 4 0 4,00 15 0 15,00 2 0 2,00 3 3 2,25 3 2 2,50 2 2 1,50 60 19 55,25 305,693 6749

18 823 AZRA DEVECİ 12D 30 7 28,25 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 6 4 5,00 5 0 5,00 4 2 3,50 4 2 3,50 2 4 1,00 61 27 54,25 302,483 7005

19 792 BERRA İBİLOĞLU 12D 33 6 31,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 7 3 6,25 2 0 2,00 4 3 3,25 3 3 2,25 2 4 1,00 61 27 54,25 302,000 7038

20 770 MAHMUD KARAKAYA 12D 27 9 24,75 2 3 1,25 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 13 0 13,00 2 0 2,00 3 2 2,50 2 2 1,50 58 18 53,50 300,593 7157

21 762 BEREN BALAMAN 12D 35 3 34,25 2 2 1,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 2 4,50 2 1 1,75 5 0 5,00 2 3 1,25 58 19 53,25 298,683 7312

22 2505 SEMİ KURTÇAĞ 12F 34 6 32,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 3 1,25 11 4 10,00 2 3 1,25 5 2 4,50 2 4 1,00 59 26 52,50 296,595 7479

23 968 SADIKCAN KAPLAN 12D 27 10 24,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 14 3 13,25 3 1 2,75 4 2 3,50 1 4 0,00 4 2 3,50 59 31 51,25 293,870 7695

24 928 AYBÜKE YALIN 12D 30 10 27,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 10 4 9,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 59 31 51,25 293,420 7744

25 765 ALEYNA KARAMANLAR 12D 33 6 31,50 1 1 0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 6 2 5,50 4 0 4,00 2 0 2,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 56 19 51,25 292,800 7802

26 773 GÜL SENA ÇEVİK 12D 32 6 30,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 8 1 7,75 1 2 0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 56 20 51,00 292,145 7859

27 806 RANA AK 12D 30 9 27,75 1 3 0,25 1 3 0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 11 6 9,50 3 0 3,00 3 2 2,50 4 0 4,00 2 4 1,00 59 33 50,75 291,958 7874

28 277 ALMİRA SILA HANÇER 12D 30 3 29,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 5 0 5,00 9 1 8,75 1 0 1,00 2 4 1,00 4 3 3,25 1 4 0,00 56 22 50,50 290,878 7965

29 0 ATAKAN SEVENCAN 12D 31 4 30,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 12 2 11,50 3 1 2,75 1 1 0,75 2 4 1,00 55 18 50,50 290,790 7971
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ SİRİUS TYT DENEME-1 214 322 2714 14321

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,78 7,23 26,97 1,62 2,05 1,11 1,28 2,27 0,71 2,66 1,14 2,38 2,93 1,35 2,60 0,01 0,01 0,01 12,67 2,97 11,93 2,81 0,51 2,68 2,61 1,56 2,22 2,78 1,36 2,44 1,37 1,86 0,91 59,5222,31 53,96 300,770

Okul Ortalaması 24,57 7,43 22,71 1,50 1,77 1,05 0,96 2,21 0,40 1,91 0,94 1,67 2,41 1,43 2,05 0,00 0,00 0,00 4,32 1,79 3,88 0,52 0,10 0,49 0,94 0,88 0,72 1,03 0,79 0,83 0,76 1,44 0,40 38,9218,78 34,20 235,770

KATILIMLAR

30 0 İSMAİL AKG * 12D 28 7 26,25 1 0 1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 7 1 6,75 1 0 1,00 2 0 2,00 4 0 4,00 3 1 2,75 53 13 49,75 289,183 8112

31 911 YİĞİTHAN KAROĞLU 12F 31 5 29,75 1 3 0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 4 0,00 14 4 13,00 3 0 3,00 3 3 2,25 1 3 0,25 1 5 -0,25 58 33 49,75 288,468 8169

32 784 RABİA GÜLSÜM BATKI 12E 34 6 32,50 1 0 1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 8 2 7,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 53 13 49,75 288,070 8204

33 0 YASİN TUNCEL 12D 33 6 31,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 8 3 7,25 2 2 1,50 4 2 3,50 2 4 1,00 56 28 49,00 286,125 8351

34 832 CAN ŞAYLAN 12D 17 4 16,00 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 14 2 13,50 2 0 2,00 3 1 2,75 2 5 0,75 4 2 3,50 52 17 47,75 284,405 8484

35 781 RABİA GÜLSÜM DELEN 12D 27 10 24,50 1 4 0,00 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 8 1 7,75 2 0 2,00 5 0 5,00 3 2 2,50 53 22 47,50 282,645 8618

36 758 BERAT AKDAĞ 12B 34 5 32,75 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 8 1 7,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 53 21 47,75 281,868 8684

37 886 MELİSA TEKİN 12D 28 5 26,75 1 2 0,50 4 0 4,00 2 3 1,25 9 1 8,75 2 1 1,75 3 0 3,00 1 2 0,50 1 1 0,75 51 15 47,25 281,388 8731

38 0 SENA ALTUNTAŞ 12E 32 3 31,25 1 2 0,50 1 3 0,25 3 2 2,50 5 3 4,25 2 0 2,00 2 2 1,50 5 0 5,00 1 4 0,00 52 19 47,25 280,893 8762

39 955 EREL YILANCI 12 26 8 24,00 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 3 1,25 5 1 4,75 2 3 1,25 52 22 46,50 279,600 8876

40 786 SEVGİ ASLANC* 12F 32 4 31,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 0 4,00 3 1 2,75 6 2 5,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 50 13 46,75 279,275 8902

41 802 SILA DEMİREL 12C 33 7 31,25 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 9 2 8,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 52 23 46,25 277,583 9042

42 782 ELİF ACAR 12A 33 6 31,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 50 15 46,25 277,570 9043

43 0 HANDE CARFİ 12G 34 5 32,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 1 0 1,00 1 1 0,75 2 3 1,25 50 15 46,25 277,538 9047

44 0 SÜMEYYE KAPSİN 12D 32 5 30,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 7 1 6,75 4 2 3,50 3 3 2,25 0 5 -1,25 52 24 46,00 277,103 9083

45 956 ÇAĞDAŞ GÖK 12D 24 15 20,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 12 7 10,25 3 0 3,00 2 2 1,50 5 2 4,50 2 3 1,25 55 42 44,50 274,048 9304

46 0 ALEYNA ORUÇ 12D 32 3 31,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 10 1 9,75 1 3 0,25 3 1 2,75 1 5 -0,25 49 16 45,00 273,948 9312

47 853 MÜGE KAVUZ 12D 29 7 27,25 1 0 1,00 4 1 3,75 7 0 7,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 48 13 44,75 273,833 9316

48 926 NİSA DOĞA COŞKUN 12F 23 9 20,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 0 2,00 2 2 1,50 10 2 9,50 2 2 1,50 3 4 2,00 3 3 2,25 2 4 1,00 52 31 44,25 273,148 9362

49 774 RABİA KARATAŞ 12E 28 3 27,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 7 2 6,50 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 48 14 44,50 273,118 9363

50 817 CEREN YELLİCE 12A 30 6 28,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 2 2,50 9 0 9,00 47 10 44,50 272,685 9400

51 0 AYŞE NUR TUNCER 12C 32 7 30,25 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 48 14 44,50 272,458 9411

52 871 ARAS ZİLLİ 12B 32 7 30,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 50 22 44,50 272,378 9417

53 1011 FATİH ZEMHERİ 12A 31 7 29,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 3 2,25 48 15 44,25 271,833 9470

54 23 EZGİ GÜLNUR VURAL 12C 34 6 32,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 0 1,00 3 2 2,50 3 0 3,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 48 19 43,25 268,450 9720

55 840 MELİSA HASANOĞLU 12E 29 3 28,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 1 0,75 3 2 2,50 3 3 2,25 46 14 42,50 266,898 9853

56 767 NİSA DEMİRTAŞ 12E 32 7 30,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 3 2,25 1 3 0,25 3 2 2,50 1 5 -0,25 49 26 42,50 266,518 9878

57 964 BARAN BULCE 12F 25 8 23,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 0 2,00 2 3 1,25 5 0 5,00 2 0 2,00 2 1 1,75 2 3 1,25 2 1 1,75 47 20 42,00 266,040 9907

58 979 BURAK EFE CAN 12F 32 7 30,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 5 2,75 2 1 1,75 1 2 0,50 1 4 0,00 49 27 42,25 265,753 9930
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ SİRİUS TYT DENEME-1 214 322 2714 14321

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,78 7,23 26,97 1,62 2,05 1,11 1,28 2,27 0,71 2,66 1,14 2,38 2,93 1,35 2,60 0,01 0,01 0,01 12,67 2,97 11,93 2,81 0,51 2,68 2,61 1,56 2,22 2,78 1,36 2,44 1,37 1,86 0,91 59,5222,31 53,96 300,770

Okul Ortalaması 24,57 7,43 22,71 1,50 1,77 1,05 0,96 2,21 0,40 1,91 0,94 1,67 2,41 1,43 2,05 0,00 0,00 0,00 4,32 1,79 3,88 0,52 0,10 0,49 0,94 0,88 0,72 1,03 0,79 0,83 0,76 1,44 0,40 38,9218,78 34,20 235,770

KATILIMLAR

59 958 İLAYDA NİSAN ÖZKAN 12C 33 7 31,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 1 4,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 47 19 42,25 265,523 9951

60 845 AYÇA TAPAN 12E 30 5 28,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 1 0,75 2 1 1,75 47 20 42,00 265,303 9966

61 861 YAĞMUR DEMİRCİ 12C 30 6 28,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 46 16 42,00 265,125 9978

62 890 DESTEGÜL ŞİMŞEKOL 12B 32 8 30,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 2 0,50 46 17 41,75 264,205 10053

63 764 BÜŞRA BALIK 12C 33 4 32,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 4 1,00 46 17 41,75 263,925 10069

64 807 HAYRUNİSA SUNCA 12B 31 6 29,50 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 44 10 41,50 263,495 10100

65 805 AYŞE FİG N UYSAL 12B 33 5 31,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 44 10 41,50 263,203 10121

66 850 EGE ATALIK 12F 25 4 24,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 5 0 5,00 2 0 2,00 2 2 1,50 2 1 1,75 1 3 0,25 44 12 41,00 262,840 10152

67 776 KEZBAN DİLVEREN 12G 32 8 30,00 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 1 4,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 47 23 41,25 262,655 10173

68 14 ALİ ALTUN 12A 31 7 29,25 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 5 1 4,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 46 20 41,00 261,978 10216

69 820 EYLÜL KOCABIYIK 12G 32 8 30,00 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 6 1 5,75 0 1 -0,25 45 16 41,00 261,910 10221

70 831 OSMAN EREN ÇELİK 12D 25 6 23,50 0 3 -0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 5 1 4,75 1 0 1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 3 2 2,50 44 14 40,50 261,505 10250

71 940 BETÜL CANBAZ 12A 31 6 29,50 1 4 0,00 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 45 17 40,75 261,250 10265

72 914 AÇELYA DENİZ TUR 12C 28 5 26,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 2 3,50 1 2 0,50 44 15 40,25 260,098 10353

73 793 BUSE KOCA 12E 29 9 26,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 3 3,25 2 4 1,00 46 24 40,00 259,553 10395

74 893 CEMRE GÜNEŞ 12A 29 7 27,25 4 1 3,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 44 17 39,75 258,543 10475

75 632 ARDA YAKIŞIKLI 12B 32 6 30,50 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 44 18 39,50 257,285 10585

76 941 BERFİN EROL 12E 29 9 26,75 3 0 3,00 3 0 3,00 6 2 5,50 1 0 1,00 42 11 39,25 257,098 10599

77 836 ELİF NUR İRBAN 12B 31 6 29,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 44 19 39,25 256,710 10633

78 2504 İLGEN KIRKICI 12F 28 6 26,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 0 2,00 7 0 7,00 1 0 1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 43 16 39,00 256,355 10654

79 950 SELEN ÇEVİK 12E 28 4 27,00 2 2 1,50 2 1 1,75 1 1 0,75 2 3 1,25 5 1 4,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 3 1,25 43 18 38,50 254,820 10740

80 766 SILA DİNÇ 12B 28 11 25,25 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 43 19 38,25 254,273 10776

81 804 E SUDE ALTINÖRS 12C 28 6 26,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 1 1 0,75 1 1 0,75 42 15 38,25 254,100 10785

82 814 CEYHUN IRMAK 12F 25 7 23,25 2 3 1,25 4 0 4,00 3 0 3,00 2 3 1,25 6 1 5,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 5 -1,25 43 20 38,00 253,728 10816

83 808 AZRA ÖZYAMANOL 12G 32 8 30,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 1 1 0,75 4 0 4,00 41 11 38,25 253,615 10823

84 2026 MAHMUT ALKURT 12C 34 6 32,50 3 2 2,50 1 0 1,00 2 2 1,50 1 1 0,75 41 11 38,25 253,290 10848

85 976 BERSİS ÜNAL A 12A 27 7 25,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 41 13 37,75 252,723 10886

86 0 BEYZA NİSA TAL 12E 28 4 27,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 2 1,50 1 0 1,00 2 1 1,75 2 1 1,75 40 9 37,75 252,635 10898

87 936 NEHİR SALMAN 12C 29 6 27,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 6 0 6,00 0 1 -0,25 41 13 37,75 252,420 10913
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ SİRİUS TYT DENEME-1 214 322 2714 14321

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,78 7,23 26,97 1,62 2,05 1,11 1,28 2,27 0,71 2,66 1,14 2,38 2,93 1,35 2,60 0,01 0,01 0,01 12,67 2,97 11,93 2,81 0,51 2,68 2,61 1,56 2,22 2,78 1,36 2,44 1,37 1,86 0,91 59,5222,31 53,96 300,770

Okul Ortalaması 24,57 7,43 22,71 1,50 1,77 1,05 0,96 2,21 0,40 1,91 0,94 1,67 2,41 1,43 2,05 0,00 0,00 0,00 4,32 1,79 3,88 0,52 0,10 0,49 0,94 0,88 0,72 1,03 0,79 0,83 0,76 1,44 0,40 38,9218,78 34,20 235,770

KATILIMLAR

88 809 ŞEYMA YELLİCE 12B 24 8 22,00 3 0 3,00 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 1 4,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 41 14 37,50 252,380 10917

89 892 SUDE SARAÇLAR 12A 29 3 28,25 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 2 3 1,25 3 0 3,00 1 0 1,00 40 9 37,75 252,333 10920

90 934 ELİF SEZER 12C 31 8 29,00 2 2 1,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 2 3,50 43 21 37,75 252,235 10926

91 881 MERYEM ANATÜRK 12E 24 10 21,50 1 4 0,00 1 2 0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 5 3 4,25 4 2 3,50 2 3 1,25 3 3 2,25 45 31 37,25 251,980 10940

92 856 DEFNE AKTAŞ 12G 29 8 27,00 2 2 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 4 3,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 43 22 37,50 251,750 10957

93 919 MELİKE YAŞAR 12C 34 4 33,00 2 1 1,75 1 2 0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 41 13 37,75 251,705 10963

94 813 LİNA CEREN ÇAKIR 12F 27 9 24,75 0 1 -0,25 7 3 6,25 3 0 3,00 4 1 3,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 42 19 37,25 251,418 10988

95 824 KAAN ADA 12B 33 6 31,50 1 4 0,00 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 3 0,25 42 18 37,50 251,155 11006

96 988 UMUT UÇAR 12B 29 9 26,75 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 0 2,00 41 15 37,25 251,018 11012

97 898 MELİKE DURU YİĞİT 12B 31 9 28,75 1 2 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 42 19 37,25 250,758 11029

98 777 EVRİM NUR DÖNME Z 12D 25 5 23,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 1 1,75 11 4 10,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 42 20 37,00 250,593 11048

99 948 NİL NEHİR CERİTLİ 12C 28 8 26,00 1 2 0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 41 16 37,00 250,350 11066

100 812 ELANU EFE 12E 31 2 30,50 6 1 5,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 38 4 37,00 249,805 11106

101 0 ZEKİ EREN ÇELİK 12F 20 13 16,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 3 1 2,75 9 2 8,50 1 0 1,00 2 0 2,00 2 3 1,25 1 4 0,00 43 27 36,25 249,428 11138

102 907 MUHAMMET AKA 12F 29 8 27,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 6 2,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 4 0,00 43 28 36,00 247,210 11289

103 1025 AYDIN ÇAVUŞOĞLU 12B 27 11 24,25 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 4 1 3,75 2 1 1,75 40 17 35,75 246,813 11309

104 92 YİĞİTHAN ÜNAL 12C 26 7 24,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 5 0 5,00 2 2 1,50 6 4 5,00 41 21 35,75 246,813 11309

105 13 YELDA ÖZOY 12C 28 8 26,00 3 1 2,75 1 3 0,25 3 1 2,75 2 1 1,75 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 40 17 35,75 246,615 11323

106 60 HAMZ  AKIN 12G 29 4 28,00 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 1 0 1,00 37 6 35,50 245,610 11401

107 43 DERYA SALDIRAN 12B 25 11 22,25 3 1 2,75 1 3 0,25 3 0 3,00 2 2 1,50 6 2 5,50 40 19 35,25 245,563 11405

108 996 HASAN BİRGEZ 12E 26 7 24,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 6 2 5,50 2 3 1,25 1 1 0,75 1 3 0,25 40 19 35,25 245,393 11420

109 822 NİSANUR İŞLEK 12C 30 7 28,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 5 0 5,00 38 11 35,25 244,783 11468

110 848 BEYZA ÖZDEMİR 12A 31 8 29,00 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 40 20 35,00 243,930 11539

111 790 GENCER METİN CEYLAN12G 28 7 26,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 39 18 34,50 242,838 11608

112 810 EMİNE ERCAN 12B 26 12 23,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 39 20 34,00 241,700 11669

113 905 İBRAHİM SEFA 12C 29 11 26,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 0 4,00 1 4 0,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 40 24 34,00 241,258 11696

114 895 ÇAĞLA KALPAZAN 12F 26 8 24,00 1 2 0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 1 1 0,75 2 2 1,50 1 4 0,00 40 25 33,75 240,895 11714

115 943 CANSU GÜRCAN 12F 27 8 25,00 3 1 2,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 4 2 3,50 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 39 21 33,75 240,715 11724

116 2500 SEMİH AKAN 12E 12 7 10,25 14 1 13,75 5 1 4,75 4 2 3,50 1 1 0,75 36 12 33,00 240,688 11727
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ SİRİUS TYT DENEME-1 214 322 2714 14321

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,78 7,23 26,97 1,62 2,05 1,11 1,28 2,27 0,71 2,66 1,14 2,38 2,93 1,35 2,60 0,01 0,01 0,01 12,67 2,97 11,93 2,81 0,51 2,68 2,61 1,56 2,22 2,78 1,36 2,44 1,37 1,86 0,91 59,5222,31 53,96 300,770

Okul Ortalaması 24,57 7,43 22,71 1,50 1,77 1,05 0,96 2,21 0,40 1,91 0,94 1,67 2,41 1,43 2,05 0,00 0,00 0,00 4,32 1,79 3,88 0,52 0,10 0,49 0,94 0,88 0,72 1,03 0,79 0,83 0,76 1,44 0,40 38,9218,78 34,20 235,770

KATILIMLAR

117 992 DENİZ TEPE 12A 28 8 26,00 1 2 0,50 1 1 0,75 2 3 1,25 4 3 3,25 2 0 2,00 38 17 33,75 240,545 11739

118 891 ENES BERAT YILMAZ 12A 28 9 25,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 4 2,00 39 22 33,50 239,823 11779

119 876 MAURO ICARDI 12E 23 12 20,00 3 1 2,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 2 3 1,25 8 2 7,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 40 28 33,00 239,130 11831

120 867 MELEK KAHRAMAN 12F 28 7 26,25 1 1 0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 3 6 1,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 6 -1,50 40 27 33,25 239,003 11837

121 757 KÜBRA SAFİYE BALIK 12A 28 10 25,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 0 1,00 39 24 33,00 238,345 11874

122 966 UÇAR AYDOĞDU 12E 13 7 11,25 1 2 0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 7 2 6,50 4 0 4,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 36 15 32,25 238,083 11898

123 944 MEHMET ÖZTÜRK 12C 23 4 22,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 4 4 3,00 1 0 1,00 36 13 32,75 238,045 11902

124 833 RAMAZAN KARAKOYUNLU12E 20 9 17,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 3 2 2,50 7 2 6,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 38 22 32,50 237,913 11913

125 863 MELİSA DOKGÖZ 12F 20 2 19,50 0 1 -0,25 10 4 9,00 1 1 0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 1 3 0,25 36 14 32,50 237,755 11924

126 816 TAHA İRAAN 12E 22 6 20,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 1 0,75 4 3 3,25 3 2 2,50 1 2 0,50 38 23 32,25 236,980 11973

127 977 EMİNE YAPICI 12E 23 7 21,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 1 6 -0,50 3 1 2,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 38 24 32,00 236,018 12039

128 970 BERK ALİ KARAMANLAR12C 29 9 26,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 38 23 32,25 235,918 12041

129 837 TAHA EFE SÜRÜCÜ 12G 27 9 24,75 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 37 20 32,00 235,403 12071

130 987 AZRA AY 12 25 4 24,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 3 4 2,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 35 13 31,75 234,775 12106

131 90 EREN URAL 12B 29 10 26,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 11 -1,75 39 29 31,75 234,440 12128

132 771 MUHAMMET CIBIR 12F 25 12 22,00 1 3 0,25 1 2 0,50 2 3 1,25 6 1 5,75 1 1 0,75 4 3 3,25 0 3 -0,75 0 6 -1,50 40 34 31,50 234,310 12132

133 950 HATİCE NUR KOLAY 12C 30 6 28,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 35 13 31,75 234,160 12137

134 901 ESLEM SERRA ULUĞ 12C 24 11 21,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 35 19 30,25 230,593 12337

135 0 MELİS GÜÇ 12C 24 14 20,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 3 3 2,25 36 25 29,75 229,180 12416

136 883 BERNA ULUTAY 12E 21 6 19,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 5 2 4,50 2 0 2,00 1 2 0,50 34 18 29,50 228,655 12448

137 915 BERK ALP ÇELİKER 12E 20 4 19,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 6 2 5,50 1 1 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 32 11 29,25 227,965 12481

138 693 GÖKTÜRK ATABAY 12G 25 11 22,25 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 35 23 29,25 227,433 12506

139 906 BENSU ŞEN 12B 27 11 24,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 36 27 29,25 227,203 12516

140 877 FATOŞ CÖMERT 12B 26 7 24,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 1 2,75 1 0 1,00 33 15 29,25 227,183 12517

141 864 İREM KARAOĞUZ 12C 28 8 26,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 32 12 29,00 226,200 12573

142 797 ENİS ATALAY 12E 17 7 15,25 1 1 0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 10 2 9,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 33 18 28,50 226,138 12580

143 921 BERAT ŞENGÜL 12C 24 11 21,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 0 3,00 2 2 1,50 3 0 3,00 34 21 28,75 226,063 12587

144 984 SAMİ CAN ILGAZ 12F 24 10 21,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 4 0 4,00 1 0 1,00 1 4 0,00 1 0 1,00 1 4 0,00 35 26 28,50 225,315 12622

145 49 YUNUS EMRE BATARAY 12A 25 6 23,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 3 0 3,00 3 0 3,00 31 10 28,50 225,015 12639
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ SİRİUS TYT DENEME-1 214 322 2714 14321

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,78 7,23 26,97 1,62 2,05 1,11 1,28 2,27 0,71 2,66 1,14 2,38 2,93 1,35 2,60 0,01 0,01 0,01 12,67 2,97 11,93 2,81 0,51 2,68 2,61 1,56 2,22 2,78 1,36 2,44 1,37 1,86 0,91 59,5222,31 53,96 300,770

Okul Ortalaması 24,57 7,43 22,71 1,50 1,77 1,05 0,96 2,21 0,40 1,91 0,94 1,67 2,41 1,43 2,05 0,00 0,00 0,00 4,32 1,79 3,88 0,52 0,10 0,49 0,94 0,88 0,72 1,03 0,79 0,83 0,76 1,44 0,40 38,9218,78 34,20 235,770

KATILIMLAR

146 912 MERVENUR BİRBİZ 12F 26 5 24,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 4 5 2,75 1 0 1,00 32 14 28,50 224,893 12647

147 865 TOPRAK ŞAHİN 12G 24 12 21,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 35 27 28,25 224,635 12656

148 393 SUDE KÜÇÜKYILMAZ 12E 25 9 22,75 1 2 0,50 1 4 0,00 1 2 0,50 1 3 0,25 1 0 1,00 3 3 2,25 1 4 0,00 2 4 1,00 36 31 28,25 224,488 12663

149 2502 MEHMET TAIHA TALİH 12A 19 5 17,75 4 1 3,75 1 2 0,50 2 0 2,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 31 12 28,00 224,313 12666

150 800 DİLARA CAN 12A 24 5 22,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 31 12 28,00 223,603 12700

151 957 KAAN AKTAŞ 12A 24 13 20,75 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 0 2,00 34 25 27,75 223,108 12727

152 1002 İREM İLSU ÇETİNKAYA 12C 18 4 17,00 1 0 1,00 1 0 1,00 9 2 8,50 29 6 27,50 222,840 12742

153 783 MERT CAN 12G 28 7 26,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 0 1,00 32 17 27,75 222,393 12763

154 825 MEHMET ATICI 12F 19 16 15,00 4 1 3,75 1 4 0,00 2 1 1,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 0 1,00 1 3 0,25 35 33 26,75 220,935 12825

155 930 SALİH KEREM KAŞLI 12B 23 10 20,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 32 21 26,75 220,120 12852

156 71 ALEYNA ÇELİK 12E 24 10 21,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 5 1,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 33 25 26,75 220,020 12855

157 933 SERRA AKYÜREK 12E 25 9 22,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 4 0,00 1 3 0,25 1 1 0,75 0 5 -1,25 35 34 26,50 219,063 12892

158 990 EYLÜL ELİF AÇOĞLU 12B 24 8 22,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 1 1,75 2 0 2,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 32 23 26,25 218,385 12922

159 913 GÜLTEN SAPANCILAR 12A 23 11 20,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 31 20 26,00 217,878 12942

160 888 İKRA EYLÜL GÜLER 12E 23 12 20,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 2 3 1,25 0 7 -1,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 4 0,00 35 37 25,75 217,255 12967

161 997 DURMUŞ CAN TIRAŞ 12B 23 13 19,75 4 1 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 1 0,75 32 26 25,50 216,443 12995

162 978 İKRA DOLAKSIZ 12A 25 15 21,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 34 34 25,50 216,218 13005

163 842 AHMET MERT KAMİŞ 12B 26 12 23,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 30 18 25,50 216,060 13015

164 789 MERVE TEKDEMİR 12F 26 7 24,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 2 0,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 32 26 25,50 215,768 13023

165 2006 ÖMER BİÇER 12A 23 9 20,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 29 15 25,25 215,558 13038

166 869 MEHMET KAPAMA 12E 20 12 17,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 30 21 24,75 214,605 13069

167 982 ELİF TAŞKIRAN 12E 22 10 19,50 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 33 34 24,50 213,545 13104

168 879 MUSTAFA ADALETLİ 12A 17 7 15,25 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 28 15 24,25 213,243 13112

169 2501 YUSUF ÇOLAK 12A 21 13 17,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 3 5 1,75 29 20 24,00 212,173 13152

170 155 EYLÜL CANLI 12C 24 2 23,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 25 4 24,00 211,425 13177

171 1016 YAĞMUR ŞENOL 12C 16 7 14,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 28 19 23,25 210,363 13216

172 995 GÜNEŞ YETGİN 12F 23 11 20,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 30 26 23,50 210,298 13218

173 183 ERAY ÇETİNKAYA 12F 18 17 13,75 4 1 3,75 1 4 0,00 2 1 1,75 3 2 2,50 1 5 -0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 32 37 22,75 208,968 13257

174 811 ALİ GALİP KAVACIK 12A 24 13 20,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 28 20 23,00 208,763 13268
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ SİRİUS TYT DENEME-1 214 322 2714 14321

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,78 7,23 26,97 1,62 2,05 1,11 1,28 2,27 0,71 2,66 1,14 2,38 2,93 1,35 2,60 0,01 0,01 0,01 12,67 2,97 11,93 2,81 0,51 2,68 2,61 1,56 2,22 2,78 1,36 2,44 1,37 1,86 0,91 59,5222,31 53,96 300,770

Okul Ortalaması 24,57 7,43 22,71 1,50 1,77 1,05 0,96 2,21 0,40 1,91 0,94 1,67 2,41 1,43 2,05 0,00 0,00 0,00 4,32 1,79 3,88 0,52 0,10 0,49 0,94 0,88 0,72 1,03 0,79 0,83 0,76 1,44 0,40 38,9218,78 34,20 235,770

KATILIMLAR

175 470 ANIL ÖZGER 12B 24 9 21,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 27 17 22,75 207,878 13297

176 843 DEFNE YÜKSEL 12G 25 13 21,75 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 30 29 22,75 207,868 13298

177 841 BAHAR GENÇDAL 12E 20 5 18,75 2 2 1,50 1 3 0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 26 17 21,75 205,238 13384

178 93 ALİ BABAT 12G 25 13 21,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 26 17 21,75 204,858 13393

179 852 YAHYA BERKE YALIN 12E 18 14 14,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 28 27 21,25 204,400 13409

180 1013 ELİF ZEHRA DOĞAN 12F 17 6 15,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 3 2,25 2 1 1,75 1 0 1,00 25 17 20,75 202,850 13459

181 967 DENİZ NİLAY SAVAŞ 12F 18 9 15,75 1 1 0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 3 0,25 27 25 20,75 202,708 13463

182 180 BENSU KARACA 12B 19 9 16,75 1 1 0,75 2 0 2,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 24 14 20,50 201,723 13491

183 884 İLAYDA POLAT 12E 16 8 14,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 2 0,50 25 20 20,00 200,670 13524

184 947 SELİN ZEHRA MERT 12F 20 16 16,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 29 36 20,00 200,320 13536

185 899 ONUR YILMAZ 12A 13 4 12,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 23 13 19,75 200,115 13540

186 689 YEZDA ALTINTAŞ 12A 20 15 16,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 24 19 19,25 198,023 13590

187 985 ÖZGE KÜLCÜ 12A 16 13 12,75 2 0 2,00 3 2 2,50 1 4 0,00 1 1 0,75 1 0 1,00 24 20 19,00 197,763 13596

188 417 ELİF NUR AKYÜZ 12B 15 5 13,75 4 1 3,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 23 16 19,00 197,623 13602

189 62 BERRU MERVE TURAN 12G 19 6 17,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 21 8 19,00 197,105 13610

190 619 NAZLI TAŞDEMİR 12A 18 18 13,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 3 2,25 0 3 -0,75 26 29 18,75 196,840 13615

191 952 ELA DOĞANTEKİN 12B 17 8 15,00 4 1 3,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 22 14 18,50 195,920 13635

192 989 CAFER BENLİOĞLU 12C 14 7 12,25 2 0 2,00 2 1 1,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 20 9 17,75 194,013 13685

193 94 FATMA ZEHRA YİĞİT 12A 13 12 10,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 21 20 16,00 189,010 13772

194 2045 HAKAN ASLAN 12A 14 12 11,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 19 25 12,75 179,075 13925

195 960 RÜVEYDA ÇINAR 12A 11 2 10,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 15 14 11,50 175,365 13976

196 2029 EMİR BEYDOĞAN 12B 9 7 7,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 15 16 11,00 174,308 13993

197 0 EYLEM SARI 12F 5 3 4,25 1 0 1,00 2 0 2,00 2 2 1,50 2 4 1,00 1 0 1,00 13 9 10,75 173,953 13998

198 95 EGE BERKAY BULAT 12C 13 7 11,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 15 17 10,75 173,003 14009

199 74 KAAN DOKGÖZ 12A 9 6 7,50 1 3 0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 13 12 10,00 171,225 14027

200 2033 BERK YALÇIK AYA 12G 12 17 7,75 1 1 0,75 2 0 2,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 15 24 9,00 168,143 14050

201 1018 ZAHİD TUĞRA H YÖNTEM12C 3 3 2,25 3 1 2,75 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 9 7 7,25 163,603 14095

202 465 BURAK ERKEN 12F 5 10 2,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 2 5 0,75 3 3 2,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 14 29 6,75 162,170 14111

203 707 RAGIP MERT YAVUZ 12B 11 29 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 9 -1,25 14 51 1,25 145,288 14205

                                                7 / 8



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ SİRİUS TYT DENEME-1 214 322 2714 14321

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,78 7,23 26,97 1,62 2,05 1,11 1,28 2,27 0,71 2,66 1,14 2,38 2,93 1,35 2,60 0,01 0,01 0,01 12,67 2,97 11,93 2,81 0,51 2,68 2,61 1,56 2,22 2,78 1,36 2,44 1,37 1,86 0,91 59,5222,31 53,96 300,770

Okul Ortalaması 24,57 7,43 22,71 1,50 1,77 1,05 0,96 2,21 0,40 1,91 0,94 1,67 2,41 1,43 2,05 0,00 0,00 0,00 4,32 1,79 3,88 0,52 0,10 0,49 0,94 0,88 0,72 1,03 0,79 0,83 0,76 1,44 0,40 38,9218,78 34,20 235,770

KATILIMLAR

204 897 METEHAN ŞİRİNLER 12G 9 22 3,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 10 -1,50 0 5 -1,25 12 51 -0,75 139,230 14223

205 2044 DEFNE BARIŞ 12E 3 0 3,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 6 2,50

206 0   0 0 0,00

207 0   0 0 0,00

208 0   0 0 0,00

209 0   0 0 0,00

210 0   0 0 0,00

211 0   0 0 0,00

212 0   0 0 0,00

213 0   0 0 0,00

214 0   0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
  12 12A 12B 12C 12D 12E 12F 12G

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
  12 12A 12B 12C 12D 12E 12F



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ SİRİUS TYT DENEME-1 214 322 2714 14321

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,78 7,23 26,97 1,62 2,05 1,11 1,28 2,27 0,71 2,66 1,14 2,38 2,93 1,35 2,60 0,01 0,01 0,01 12,67 2,97 11,93 2,81 0,51 2,68 2,61 1,56 2,22 2,78 1,36 2,44 1,37 1,86 0,91 59,5222,31 53,96 300,770

Okul Ortalaması 24,57 7,43 22,71 1,50 1,77 1,05 0,96 2,21 0,40 1,91 0,94 1,67 2,41 1,43 2,05 0,00 0,00 0,00 4,32 1,79 3,88 0,52 0,10 0,49 0,94 0,88 0,72 1,03 0,79 0,83 0,76 1,44 0,40 38,9218,78 34,20 235,770

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 SEYİT HÜSEYİN AKSOY   30 10 27,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 18 0 18,00 3 0 3,00 4 0 4,00 6 1 5,75 3 2 2,50 73 20 68,00 344,275 3863

2 803 ARDA BATUR   32 5 30,75 3 2 2,50 1 0 1,00 4 0 4,00 4 0 4,00 13 1 12,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 68 12 65,00 334,703 4578

3 0   0 0 0,00

4 0   0 0 0,00

5 0   0 0 0,00

6 0   0 0 0,00

7 0   0 0 0,00

8 0   0 0 0,00

9 0   0 0 0,00

10 0   0 0 0,00

11 0   0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ SİRİUS TYT DENEME-1 214 322 2714 14321

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,78 7,23 26,97 1,62 2,05 1,11 1,28 2,27 0,71 2,66 1,14 2,38 2,93 1,35 2,60 0,01 0,01 0,01 12,67 2,97 11,93 2,81 0,51 2,68 2,61 1,56 2,22 2,78 1,36 2,44 1,37 1,86 0,91 59,5222,31 53,96 300,770

Okul Ortalaması 24,57 7,43 22,71 1,50 1,77 1,05 0,96 2,21 0,40 1,91 0,94 1,67 2,41 1,43 2,05 0,00 0,00 0,00 4,32 1,79 3,88 0,52 0,10 0,49 0,94 0,88 0,72 1,03 0,79 0,83 0,76 1,44 0,40 38,9218,78 34,20 235,770

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 955 EREL YILANCI 12 26 8 24,00 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 3 1,25 5 1 4,75 2 3 1,25 52 22 46,50 279,600 8876

2 987 AZRA AY 12 25 4 24,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 3 4 2,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 35 13 31,75 234,775 12106

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ SİRİUS TYT DENEME-1 214 322 2714 14321

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,78 7,23 26,97 1,62 2,05 1,11 1,28 2,27 0,71 2,66 1,14 2,38 2,93 1,35 2,60 0,01 0,01 0,01 12,67 2,97 11,93 2,81 0,51 2,68 2,61 1,56 2,22 2,78 1,36 2,44 1,37 1,86 0,91 59,5222,31 53,96 300,770

Okul Ortalaması 24,57 7,43 22,71 1,50 1,77 1,05 0,96 2,21 0,40 1,91 0,94 1,67 2,41 1,43 2,05 0,00 0,00 0,00 4,32 1,79 3,88 0,52 0,10 0,49 0,94 0,88 0,72 1,03 0,79 0,83 0,76 1,44 0,40 38,9218,78 34,20 235,770

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 860 DERYA AKTAŞ 12A 34 6 32,50 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 12 4 11,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 61 15 57,25 310,790 6391

2 782 ELİF ACAR 12A 33 6 31,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 50 15 46,25 277,570 9043

3 817 CEREN YELLİCE 12A 30 6 28,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 2 2,50 9 0 9,00 47 10 44,50 272,685 9400

4 1011 FATİH ZEMHERİ 12A 31 7 29,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 3 2,25 48 15 44,25 271,833 9470

5 14 ALİ ALTUN 12A 31 7 29,25 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 5 1 4,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 46 20 41,00 261,978 10216

6 940 BETÜL CANBAZ 12A 31 6 29,50 1 4 0,00 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 45 17 40,75 261,250 10265

7 893 CEMRE GÜNEŞ 12A 29 7 27,25 4 1 3,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 44 17 39,75 258,543 10475

8 976 BERSİS ÜNAL A 12A 27 7 25,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 41 13 37,75 252,723 10886

9 892 SUDE SARAÇLAR 12A 29 3 28,25 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 2 3 1,25 3 0 3,00 1 0 1,00 40 9 37,75 252,333 10920

10 848 BEYZA ÖZDEMİR 12A 31 8 29,00 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 40 20 35,00 243,930 11539

11 992 DENİZ TEPE 12A 28 8 26,00 1 2 0,50 1 1 0,75 2 3 1,25 4 3 3,25 2 0 2,00 38 17 33,75 240,545 11739

12 891 ENES BERAT YILMAZ 12A 28 9 25,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 4 2,00 39 22 33,50 239,823 11779

13 757 KÜBRA SAFİYE BALIK 12A 28 10 25,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 0 1,00 39 24 33,00 238,345 11874

14 49 YUNUS EMRE BATARAY 12A 25 6 23,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 3 0 3,00 3 0 3,00 31 10 28,50 225,015 12639

15 2502 MEHMET TAIHA TALİH 12A 19 5 17,75 4 1 3,75 1 2 0,50 2 0 2,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 31 12 28,00 224,313 12666

16 800 DİLARA CAN 12A 24 5 22,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 31 12 28,00 223,603 12700

17 957 KAAN AKTAŞ 12A 24 13 20,75 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 0 2,00 34 25 27,75 223,108 12727

18 913 GÜLTEN SAPANCILAR 12A 23 11 20,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 31 20 26,00 217,878 12942

19 978 İKRA DOLAKSIZ 12A 25 15 21,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 34 34 25,50 216,218 13005

20 2006 ÖMER BİÇER 12A 23 9 20,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 29 15 25,25 215,558 13038

21 879 MUSTAFA ADALETLİ 12A 17 7 15,25 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 28 15 24,25 213,243 13112

22 2501 YUSUF ÇOLAK 12A 21 13 17,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 3 5 1,75 29 20 24,00 212,173 13152

23 811 ALİ GALİP KAVACIK 12A 24 13 20,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 28 20 23,00 208,763 13268

24 899 ONUR YILMAZ 12A 13 4 12,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 23 13 19,75 200,115 13540

25 689 YEZDA ALTINTAŞ 12A 20 15 16,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 24 19 19,25 198,023 13590

26 985 ÖZGE KÜLCÜ 12A 16 13 12,75 2 0 2,00 3 2 2,50 1 4 0,00 1 1 0,75 1 0 1,00 24 20 19,00 197,763 13596

27 619 NAZLI TAŞDEMİR 12A 18 18 13,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 3 2,25 0 3 -0,75 26 29 18,75 196,840 13615

28 94 FATMA ZEHRA YİĞİT 12A 13 12 10,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 21 20 16,00 189,010 13772



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ SİRİUS TYT DENEME-1 214 322 2714 14321

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,78 7,23 26,97 1,62 2,05 1,11 1,28 2,27 0,71 2,66 1,14 2,38 2,93 1,35 2,60 0,01 0,01 0,01 12,67 2,97 11,93 2,81 0,51 2,68 2,61 1,56 2,22 2,78 1,36 2,44 1,37 1,86 0,91 59,5222,31 53,96 300,770

Okul Ortalaması 24,57 7,43 22,71 1,50 1,77 1,05 0,96 2,21 0,40 1,91 0,94 1,67 2,41 1,43 2,05 0,00 0,00 0,00 4,32 1,79 3,88 0,52 0,10 0,49 0,94 0,88 0,72 1,03 0,79 0,83 0,76 1,44 0,40 38,9218,78 34,20 235,770

SINIF: 12A

KATILIMLAR

29 2045 HAKAN ASLAN 12A 14 12 11,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 19 25 12,75 179,075 13925

30 960 RÜVEYDA ÇINAR 12A 11 2 10,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 15 14 11,50 175,365 13976

31 74 KAAN DOKGÖZ 12A 9 6 7,50 1 3 0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 13 12 10,00 171,225 14027

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ SİRİUS TYT DENEME-1 214 322 2714 14321

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,78 7,23 26,97 1,62 2,05 1,11 1,28 2,27 0,71 2,66 1,14 2,38 2,93 1,35 2,60 0,01 0,01 0,01 12,67 2,97 11,93 2,81 0,51 2,68 2,61 1,56 2,22 2,78 1,36 2,44 1,37 1,86 0,91 59,5222,31 53,96 300,770

Okul Ortalaması 24,57 7,43 22,71 1,50 1,77 1,05 0,96 2,21 0,40 1,91 0,94 1,67 2,41 1,43 2,05 0,00 0,00 0,00 4,32 1,79 3,88 0,52 0,10 0,49 0,94 0,88 0,72 1,03 0,79 0,83 0,76 1,44 0,40 38,9218,78 34,20 235,770

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 859 BENGÜ SU ŞAHİN 12B 29 8 27,00 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 17 1 16,75 2 0 2,00 1 0 1,00 60 13 56,75 309,915 6454

2 758 BERAT AKDAĞ 12B 34 5 32,75 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 8 1 7,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 53 21 47,75 281,868 8684

3 871 ARAS ZİLLİ 12B 32 7 30,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 50 22 44,50 272,378 9417

4 890 DESTEGÜL ŞİMŞEKOL 12B 32 8 30,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 2 0,50 46 17 41,75 264,205 10053

5 807 HAYRUNİSA SUNCA 12B 31 6 29,50 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 44 10 41,50 263,495 10100

6 805 AYŞE FİG N UYSAL 12B 33 5 31,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 44 10 41,50 263,203 10121

7 632 ARDA YAKIŞIKLI 12B 32 6 30,50 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 44 18 39,50 257,285 10585

8 836 ELİF NUR İRBAN 12B 31 6 29,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 44 19 39,25 256,710 10633

9 766 SILA DİNÇ 12B 28 11 25,25 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 43 19 38,25 254,273 10776

10 809 ŞEYMA YELLİCE 12B 24 8 22,00 3 0 3,00 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 1 4,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 41 14 37,50 252,380 10917

11 824 KAAN ADA 12B 33 6 31,50 1 4 0,00 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 3 0,25 42 18 37,50 251,155 11006

12 988 UMUT UÇAR 12B 29 9 26,75 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 0 2,00 41 15 37,25 251,018 11012

13 898 MELİKE DURU YİĞİT 12B 31 9 28,75 1 2 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 42 19 37,25 250,758 11029

14 1025 AYDIN ÇAVUŞOĞLU 12B 27 11 24,25 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 4 1 3,75 2 1 1,75 40 17 35,75 246,813 11309

15 43 DERYA SALDIRAN 12B 25 11 22,25 3 1 2,75 1 3 0,25 3 0 3,00 2 2 1,50 6 2 5,50 40 19 35,25 245,563 11405

16 810 EMİNE ERCAN 12B 26 12 23,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 39 20 34,00 241,700 11669

17 90 EREN URAL 12B 29 10 26,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 11 -1,75 39 29 31,75 234,440 12128

18 906 BENSU ŞEN 12B 27 11 24,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 36 27 29,25 227,203 12516

19 877 FATOŞ CÖMERT 12B 26 7 24,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 1 2,75 1 0 1,00 33 15 29,25 227,183 12517

20 930 SALİH KEREM KAŞLI 12B 23 10 20,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 32 21 26,75 220,120 12852

21 990 EYLÜL ELİF AÇOĞLU 12B 24 8 22,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 1 1,75 2 0 2,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 32 23 26,25 218,385 12922

22 997 DURMUŞ CAN TIRAŞ 12B 23 13 19,75 4 1 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 1 0,75 32 26 25,50 216,443 12995

23 842 AHMET MERT KAMİŞ 12B 26 12 23,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 30 18 25,50 216,060 13015

24 470 ANIL ÖZGER 12B 24 9 21,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 27 17 22,75 207,878 13297

25 180 BENSU KARACA 12B 19 9 16,75 1 1 0,75 2 0 2,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 24 14 20,50 201,723 13491

26 417 ELİF NUR AKYÜZ 12B 15 5 13,75 4 1 3,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 23 16 19,00 197,623 13602

27 952 ELA DOĞANTEKİN 12B 17 8 15,00 4 1 3,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 22 14 18,50 195,920 13635

28 2029 EMİR BEYDOĞAN 12B 9 7 7,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 15 16 11,00 174,308 13993



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ SİRİUS TYT DENEME-1 214 322 2714 14321

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,78 7,23 26,97 1,62 2,05 1,11 1,28 2,27 0,71 2,66 1,14 2,38 2,93 1,35 2,60 0,01 0,01 0,01 12,67 2,97 11,93 2,81 0,51 2,68 2,61 1,56 2,22 2,78 1,36 2,44 1,37 1,86 0,91 59,5222,31 53,96 300,770

Okul Ortalaması 24,57 7,43 22,71 1,50 1,77 1,05 0,96 2,21 0,40 1,91 0,94 1,67 2,41 1,43 2,05 0,00 0,00 0,00 4,32 1,79 3,88 0,52 0,10 0,49 0,94 0,88 0,72 1,03 0,79 0,83 0,76 1,44 0,40 38,9218,78 34,20 235,770

SINIF: 12B

KATILIMLAR

29 707 RAGIP MERT YAVUZ 12B 11 29 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 9 -1,25 14 51 1,25 145,288 14205

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ SİRİUS TYT DENEME-1 214 322 2714 14321

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,78 7,23 26,97 1,62 2,05 1,11 1,28 2,27 0,71 2,66 1,14 2,38 2,93 1,35 2,60 0,01 0,01 0,01 12,67 2,97 11,93 2,81 0,51 2,68 2,61 1,56 2,22 2,78 1,36 2,44 1,37 1,86 0,91 59,5222,31 53,96 300,770

Okul Ortalaması 24,57 7,43 22,71 1,50 1,77 1,05 0,96 2,21 0,40 1,91 0,94 1,67 2,41 1,43 2,05 0,00 0,00 0,00 4,32 1,79 3,88 0,52 0,10 0,49 0,94 0,88 0,72 1,03 0,79 0,83 0,76 1,44 0,40 38,9218,78 34,20 235,770

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 780 İREM NUR KÜTÜK 12C 34 6 32,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 14 0 14,00 0 1 -0,25 62 12 59,00 315,955 6004

2 802 SILA DEMİREL 12C 33 7 31,25 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 9 2 8,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 52 23 46,25 277,583 9042

3 0 AYŞE NUR TUNCER 12C 32 7 30,25 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 48 14 44,50 272,458 9411

4 23 EZGİ GÜLNUR VURAL 12C 34 6 32,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 0 1,00 3 2 2,50 3 0 3,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 48 19 43,25 268,450 9720

5 958 İLAYDA NİSAN ÖZKAN 12C 33 7 31,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 1 4,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 47 19 42,25 265,523 9951

6 861 YAĞMUR DEMİRCİ 12C 30 6 28,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 46 16 42,00 265,125 9978

7 764 BÜŞRA BALIK 12C 33 4 32,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 4 1,00 46 17 41,75 263,925 10069

8 914 AÇELYA DENİZ TUR 12C 28 5 26,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 2 3,50 1 2 0,50 44 15 40,25 260,098 10353

9 804 E SUDE ALTINÖRS 12C 28 6 26,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 1 1 0,75 1 1 0,75 42 15 38,25 254,100 10785

10 2026 MAHMUT ALKURT 12C 34 6 32,50 3 2 2,50 1 0 1,00 2 2 1,50 1 1 0,75 41 11 38,25 253,290 10848

11 936 NEHİR SALMAN 12C 29 6 27,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 6 0 6,00 0 1 -0,25 41 13 37,75 252,420 10913

12 934 ELİF SEZER 12C 31 8 29,00 2 2 1,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 2 3,50 43 21 37,75 252,235 10926

13 919 MELİKE YAŞAR 12C 34 4 33,00 2 1 1,75 1 2 0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 41 13 37,75 251,705 10963

14 948 NİL NEHİR CERİTLİ 12C 28 8 26,00 1 2 0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 41 16 37,00 250,350 11066

15 92 YİĞİTHAN ÜNAL 12C 26 7 24,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 5 0 5,00 2 2 1,50 6 4 5,00 41 21 35,75 246,813 11309

16 13 YELDA ÖZOY 12C 28 8 26,00 3 1 2,75 1 3 0,25 3 1 2,75 2 1 1,75 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 40 17 35,75 246,615 11323

17 822 NİSANUR İŞLEK 12C 30 7 28,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 5 0 5,00 38 11 35,25 244,783 11468

18 905 İBRAHİM SEFA 12C 29 11 26,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 0 4,00 1 4 0,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 40 24 34,00 241,258 11696

19 944 MEHMET ÖZTÜRK 12C 23 4 22,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 4 4 3,00 1 0 1,00 36 13 32,75 238,045 11902

20 970 BERK ALİ KARAMANLAR12C 29 9 26,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 38 23 32,25 235,918 12041

21 950 HATİCE NUR KOLAY 12C 30 6 28,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 35 13 31,75 234,160 12137

22 901 ESLEM SERRA ULUĞ 12C 24 11 21,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 35 19 30,25 230,593 12337

23 0 MELİS GÜÇ 12C 24 14 20,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 3 3 2,25 36 25 29,75 229,180 12416

24 864 İREM KARAOĞUZ 12C 28 8 26,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 32 12 29,00 226,200 12573

25 921 BERAT ŞENGÜL 12C 24 11 21,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 0 3,00 2 2 1,50 3 0 3,00 34 21 28,75 226,063 12587

26 1002 İREM İLSU ÇETİNKAYA 12C 18 4 17,00 1 0 1,00 1 0 1,00 9 2 8,50 29 6 27,50 222,840 12742

27 155 EYLÜL CANLI 12C 24 2 23,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 25 4 24,00 211,425 13177

28 1016 YAĞMUR ŞENOL 12C 16 7 14,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 28 19 23,25 210,363 13216



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ SİRİUS TYT DENEME-1 214 322 2714 14321

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,78 7,23 26,97 1,62 2,05 1,11 1,28 2,27 0,71 2,66 1,14 2,38 2,93 1,35 2,60 0,01 0,01 0,01 12,67 2,97 11,93 2,81 0,51 2,68 2,61 1,56 2,22 2,78 1,36 2,44 1,37 1,86 0,91 59,5222,31 53,96 300,770

Okul Ortalaması 24,57 7,43 22,71 1,50 1,77 1,05 0,96 2,21 0,40 1,91 0,94 1,67 2,41 1,43 2,05 0,00 0,00 0,00 4,32 1,79 3,88 0,52 0,10 0,49 0,94 0,88 0,72 1,03 0,79 0,83 0,76 1,44 0,40 38,9218,78 34,20 235,770

SINIF: 12C

KATILIMLAR

29 989 CAFER BENLİOĞLU 12C 14 7 12,25 2 0 2,00 2 1 1,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 20 9 17,75 194,013 13685

30 95 EGE BERKAY BULAT 12C 13 7 11,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 15 17 10,75 173,003 14009

31 1018 ZAHİD TUĞRA H YÖNTEM12C 3 3 2,25 3 1 2,75 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 9 7 7,25 163,603 14095

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ SİRİUS TYT DENEME-1 214 322 2714 14321

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,78 7,23 26,97 1,62 2,05 1,11 1,28 2,27 0,71 2,66 1,14 2,38 2,93 1,35 2,60 0,01 0,01 0,01 12,67 2,97 11,93 2,81 0,51 2,68 2,61 1,56 2,22 2,78 1,36 2,44 1,37 1,86 0,91 59,5222,31 53,96 300,770

Okul Ortalaması 24,57 7,43 22,71 1,50 1,77 1,05 0,96 2,21 0,40 1,91 0,94 1,67 2,41 1,43 2,05 0,00 0,00 0,00 4,32 1,79 3,88 0,52 0,10 0,49 0,94 0,88 0,72 1,03 0,79 0,83 0,76 1,44 0,40 38,9218,78 34,20 235,770

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 753 AKİF YILMAZ BÜYÜK 12D 32 6 30,50 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 20 1 19,75 2 0 2,00 3 2 2,50 5 1 4,75 2 4 1,00 76 20 71,00 352,785 3263

2 829 DERİN KARAALİOĞLU 12D 30 7 28,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 19 1 18,75 6 0 6,00 5 1 4,75 6 1 5,75 5 1 4,75 74 14 70,50 351,848 3338

3 359 GİZEM YILD* 12D 34 6 32,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 16 2 15,50 4 0 4,00 2 3 1,25 5 2 4,50 4 2 3,50 73 23 67,25 341,240 4071

4 754 ÇINAR YOLAY 12D 34 5 32,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 12 1 11,75 3 2 2,50 6 1 5,75 3 3 2,25 71 19 66,25 338,238 4303

5 763 ŞEVVAL FEYZA TABAK 12D 34 1 33,75 2 1 1,75 1 2 0,50 5 0 5,00 4 0 4,00 8 1 7,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 1 1 0,75 62 9 59,75 318,228 5818

6 760 SÜLEYMAN SÜNBÜL 12D 38 2 37,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 6 3 5,25 1 0 1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 64 18 59,50 317,175 5913

7 779 SELİM SUNGUR 12D 32 3 31,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 2 3 1,25 17 6 15,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 4 1,00 3 3 2,25 66 31 58,25 314,083 6135

8 592 EBRAR AFŞİN 12D 33 7 31,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 11 1 10,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 1 4,75 3 3 2,25 64 24 58,00 313,488 6189

9 768 PINAR KESKİN 12D 33 4 32,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 14 3 13,25 1 0 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 62 18 57,50 311,750 6326

10 0 KEREM URHAN 12D 33 2 32,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 12 1 11,75 1 0 1,00 4 2 3,50 4 2 3,50 2 4 1,00 62 19 57,25 310,990 6377

11 2000 BEDİRHA NDİKMEN 12D 28 7 26,25 2 2 1,50 1 3 0,25 4 0 4,00 15 0 15,00 2 0 2,00 3 3 2,25 3 2 2,50 2 2 1,50 60 19 55,25 305,693 6749

12 823 AZRA DEVECİ 12D 30 7 28,25 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 6 4 5,00 5 0 5,00 4 2 3,50 4 2 3,50 2 4 1,00 61 27 54,25 302,483 7005

13 792 BERRA İBİLOĞLU 12D 33 6 31,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 7 3 6,25 2 0 2,00 4 3 3,25 3 3 2,25 2 4 1,00 61 27 54,25 302,000 7038

14 770 MAHMUD KARAKAYA 12D 27 9 24,75 2 3 1,25 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 13 0 13,00 2 0 2,00 3 2 2,50 2 2 1,50 58 18 53,50 300,593 7157

15 762 BEREN BALAMAN 12D 35 3 34,25 2 2 1,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 2 4,50 2 1 1,75 5 0 5,00 2 3 1,25 58 19 53,25 298,683 7312

16 968 SADIKCAN KAPLAN 12D 27 10 24,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 14 3 13,25 3 1 2,75 4 2 3,50 1 4 0,00 4 2 3,50 59 31 51,25 293,870 7695

17 928 AYBÜKE YALIN 12D 30 10 27,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 10 4 9,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 59 31 51,25 293,420 7744

18 765 ALEYNA KARAMANLAR 12D 33 6 31,50 1 1 0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 6 2 5,50 4 0 4,00 2 0 2,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 56 19 51,25 292,800 7802

19 773 GÜL SENA ÇEVİK 12D 32 6 30,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 8 1 7,75 1 2 0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 56 20 51,00 292,145 7859

20 806 RANA AK 12D 30 9 27,75 1 3 0,25 1 3 0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 11 6 9,50 3 0 3,00 3 2 2,50 4 0 4,00 2 4 1,00 59 33 50,75 291,958 7874

21 277 ALMİRA SILA HANÇER 12D 30 3 29,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 5 0 5,00 9 1 8,75 1 0 1,00 2 4 1,00 4 3 3,25 1 4 0,00 56 22 50,50 290,878 7965

22 0 ATAKAN SEVENCAN 12D 31 4 30,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 12 2 11,50 3 1 2,75 1 1 0,75 2 4 1,00 55 18 50,50 290,790 7971

23 0 İSMAİL AKG * 12D 28 7 26,25 1 0 1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 7 1 6,75 1 0 1,00 2 0 2,00 4 0 4,00 3 1 2,75 53 13 49,75 289,183 8112

24 0 YASİN TUNCEL 12D 33 6 31,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 8 3 7,25 2 2 1,50 4 2 3,50 2 4 1,00 56 28 49,00 286,125 8351

25 832 CAN ŞAYLAN 12D 17 4 16,00 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 14 2 13,50 2 0 2,00 3 1 2,75 2 5 0,75 4 2 3,50 52 17 47,75 284,405 8484

26 781 RABİA GÜLSÜM DELEN 12D 27 10 24,50 1 4 0,00 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 8 1 7,75 2 0 2,00 5 0 5,00 3 2 2,50 53 22 47,50 282,645 8618

27 886 MELİSA TEKİN 12D 28 5 26,75 1 2 0,50 4 0 4,00 2 3 1,25 9 1 8,75 2 1 1,75 3 0 3,00 1 2 0,50 1 1 0,75 51 15 47,25 281,388 8731

28 0 SÜMEYYE KAPSİN 12D 32 5 30,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 7 1 6,75 4 2 3,50 3 3 2,25 0 5 -1,25 52 24 46,00 277,103 9083



12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ SİRİUS TYT DENEME-1 214 322 2714 14321

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,78 7,23 26,97 1,62 2,05 1,11 1,28 2,27 0,71 2,66 1,14 2,38 2,93 1,35 2,60 0,01 0,01 0,01 12,67 2,97 11,93 2,81 0,51 2,68 2,61 1,56 2,22 2,78 1,36 2,44 1,37 1,86 0,91 59,5222,31 53,96 300,770

Okul Ortalaması 24,57 7,43 22,71 1,50 1,77 1,05 0,96 2,21 0,40 1,91 0,94 1,67 2,41 1,43 2,05 0,00 0,00 0,00 4,32 1,79 3,88 0,52 0,10 0,49 0,94 0,88 0,72 1,03 0,79 0,83 0,76 1,44 0,40 38,9218,78 34,20 235,770

SINIF: 12D

KATILIMLAR

29 956 ÇAĞDAŞ GÖK 12D 24 15 20,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 12 7 10,25 3 0 3,00 2 2 1,50 5 2 4,50 2 3 1,25 55 42 44,50 274,048 9304

30 0 ALEYNA ORUÇ 12D 32 3 31,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 10 1 9,75 1 3 0,25 3 1 2,75 1 5 -0,25 49 16 45,00 273,948 9312

31 853 MÜGE KAVUZ 12D 29 7 27,25 1 0 1,00 4 1 3,75 7 0 7,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 48 13 44,75 273,833 9316

32 831 OSMAN EREN ÇELİK 12D 25 6 23,50 0 3 -0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 5 1 4,75 1 0 1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 3 2 2,50 44 14 40,50 261,505 10250

33 777 EVRİM NUR DÖNME Z 12D 25 5 23,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 1 1,75 11 4 10,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 42 20 37,00 250,593 11048

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ SİRİUS TYT DENEME-1 214 322 2714 14321

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,78 7,23 26,97 1,62 2,05 1,11 1,28 2,27 0,71 2,66 1,14 2,38 2,93 1,35 2,60 0,01 0,01 0,01 12,67 2,97 11,93 2,81 0,51 2,68 2,61 1,56 2,22 2,78 1,36 2,44 1,37 1,86 0,91 59,5222,31 53,96 300,770

Okul Ortalaması 24,57 7,43 22,71 1,50 1,77 1,05 0,96 2,21 0,40 1,91 0,94 1,67 2,41 1,43 2,05 0,00 0,00 0,00 4,32 1,79 3,88 0,52 0,10 0,49 0,94 0,88 0,72 1,03 0,79 0,83 0,76 1,44 0,40 38,9218,78 34,20 235,770

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 784 RABİA GÜLSÜM BATKI 12E 34 6 32,50 1 0 1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 8 2 7,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 53 13 49,75 288,070 8204

2 0 SENA ALTUNTAŞ 12E 32 3 31,25 1 2 0,50 1 3 0,25 3 2 2,50 5 3 4,25 2 0 2,00 2 2 1,50 5 0 5,00 1 4 0,00 52 19 47,25 280,893 8762

3 774 RABİA KARATAŞ 12E 28 3 27,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 7 2 6,50 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 48 14 44,50 273,118 9363

4 840 MELİSA HASANOĞLU 12E 29 3 28,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 1 0,75 3 2 2,50 3 3 2,25 46 14 42,50 266,898 9853

5 767 NİSA DEMİRTAŞ 12E 32 7 30,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 3 2,25 1 3 0,25 3 2 2,50 1 5 -0,25 49 26 42,50 266,518 9878

6 845 AYÇA TAPAN 12E 30 5 28,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 1 0,75 2 1 1,75 47 20 42,00 265,303 9966

7 793 BUSE KOCA 12E 29 9 26,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 3 3,25 2 4 1,00 46 24 40,00 259,553 10395

8 941 BERFİN EROL 12E 29 9 26,75 3 0 3,00 3 0 3,00 6 2 5,50 1 0 1,00 42 11 39,25 257,098 10599

9 950 SELEN ÇEVİK 12E 28 4 27,00 2 2 1,50 2 1 1,75 1 1 0,75 2 3 1,25 5 1 4,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 3 1,25 43 18 38,50 254,820 10740

10 0 BEYZA NİSA TAL 12E 28 4 27,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 2 1,50 1 0 1,00 2 1 1,75 2 1 1,75 40 9 37,75 252,635 10898

11 881 MERYEM ANATÜRK 12E 24 10 21,50 1 4 0,00 1 2 0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 5 3 4,25 4 2 3,50 2 3 1,25 3 3 2,25 45 31 37,25 251,980 10940

12 812 ELANU EFE 12E 31 2 30,50 6 1 5,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 38 4 37,00 249,805 11106

13 996 HASAN BİRGEZ 12E 26 7 24,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 6 2 5,50 2 3 1,25 1 1 0,75 1 3 0,25 40 19 35,25 245,393 11420

14 2500 SEMİH AKAN 12E 12 7 10,25 14 1 13,75 5 1 4,75 4 2 3,50 1 1 0,75 36 12 33,00 240,688 11727

15 876 MAURO ICARDI 12E 23 12 20,00 3 1 2,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 2 3 1,25 8 2 7,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 40 28 33,00 239,130 11831

16 966 UÇAR AYDOĞDU 12E 13 7 11,25 1 2 0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 7 2 6,50 4 0 4,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 36 15 32,25 238,083 11898

17 833 RAMAZAN KARAKOYUNLU12E 20 9 17,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 3 2 2,50 7 2 6,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 38 22 32,50 237,913 11913

18 816 TAHA İRAAN 12E 22 6 20,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 1 0,75 4 3 3,25 3 2 2,50 1 2 0,50 38 23 32,25 236,980 11973

19 977 EMİNE YAPICI 12E 23 7 21,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 1 6 -0,50 3 1 2,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 38 24 32,00 236,018 12039

20 883 BERNA ULUTAY 12E 21 6 19,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 5 2 4,50 2 0 2,00 1 2 0,50 34 18 29,50 228,655 12448

21 915 BERK ALP ÇELİKER 12E 20 4 19,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 6 2 5,50 1 1 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 32 11 29,25 227,965 12481

22 797 ENİS ATALAY 12E 17 7 15,25 1 1 0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 10 2 9,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 33 18 28,50 226,138 12580

23 393 SUDE KÜÇÜKYILMAZ 12E 25 9 22,75 1 2 0,50 1 4 0,00 1 2 0,50 1 3 0,25 1 0 1,00 3 3 2,25 1 4 0,00 2 4 1,00 36 31 28,25 224,488 12663

24 71 ALEYNA ÇELİK 12E 24 10 21,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 5 1,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 33 25 26,75 220,020 12855

25 933 SERRA AKYÜREK 12E 25 9 22,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 4 0,00 1 3 0,25 1 1 0,75 0 5 -1,25 35 34 26,50 219,063 12892

26 888 İKRA EYLÜL GÜLER 12E 23 12 20,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 2 3 1,25 0 7 -1,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 4 0,00 35 37 25,75 217,255 12967

27 869 MEHMET KAPAMA 12E 20 12 17,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 30 21 24,75 214,605 13069

28 982 ELİF TAŞKIRAN 12E 22 10 19,50 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 33 34 24,50 213,545 13104



12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ SİRİUS TYT DENEME-1 214 322 2714 14321

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,78 7,23 26,97 1,62 2,05 1,11 1,28 2,27 0,71 2,66 1,14 2,38 2,93 1,35 2,60 0,01 0,01 0,01 12,67 2,97 11,93 2,81 0,51 2,68 2,61 1,56 2,22 2,78 1,36 2,44 1,37 1,86 0,91 59,5222,31 53,96 300,770

Okul Ortalaması 24,57 7,43 22,71 1,50 1,77 1,05 0,96 2,21 0,40 1,91 0,94 1,67 2,41 1,43 2,05 0,00 0,00 0,00 4,32 1,79 3,88 0,52 0,10 0,49 0,94 0,88 0,72 1,03 0,79 0,83 0,76 1,44 0,40 38,9218,78 34,20 235,770

SINIF: 12E

KATILIMLAR

29 841 BAHAR GENÇDAL 12E 20 5 18,75 2 2 1,50 1 3 0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 26 17 21,75 205,238 13384

30 852 YAHYA BERKE YALIN 12E 18 14 14,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 28 27 21,25 204,400 13409

31 884 İLAYDA POLAT 12E 16 8 14,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 2 0,50 25 20 20,00 200,670 13524

32 2044 DEFNE BARIŞ 12E 3 0 3,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 6 2,50
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12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ SİRİUS TYT DENEME-1 214 322 2714 14321

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,78 7,23 26,97 1,62 2,05 1,11 1,28 2,27 0,71 2,66 1,14 2,38 2,93 1,35 2,60 0,01 0,01 0,01 12,67 2,97 11,93 2,81 0,51 2,68 2,61 1,56 2,22 2,78 1,36 2,44 1,37 1,86 0,91 59,5222,31 53,96 300,770

Okul Ortalaması 24,57 7,43 22,71 1,50 1,77 1,05 0,96 2,21 0,40 1,91 0,94 1,67 2,41 1,43 2,05 0,00 0,00 0,00 4,32 1,79 3,88 0,52 0,10 0,49 0,94 0,88 0,72 1,03 0,79 0,83 0,76 1,44 0,40 38,9218,78 34,20 235,770

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 756 ÇINAR AK 12F 31 4 30,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 4 1 3,75 8 0 8,00 2 0 2,00 4 2 3,50 5 2 4,50 4 2 3,50 62 18 57,50 312,210 6294

2 2505 SEMİ KURTÇAĞ 12F 34 6 32,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 3 1,25 11 4 10,00 2 3 1,25 5 2 4,50 2 4 1,00 59 26 52,50 296,595 7479

3 911 YİĞİTHAN KAROĞLU 12F 31 5 29,75 1 3 0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 4 0,00 14 4 13,00 3 0 3,00 3 3 2,25 1 3 0,25 1 5 -0,25 58 33 49,75 288,468 8169

4 786 SEVGİ ASLANC* 12F 32 4 31,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 0 4,00 3 1 2,75 6 2 5,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 50 13 46,75 279,275 8902

5 926 NİSA DOĞA COŞKUN 12F 23 9 20,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 0 2,00 2 2 1,50 10 2 9,50 2 2 1,50 3 4 2,00 3 3 2,25 2 4 1,00 52 31 44,25 273,148 9362

6 964 BARAN BULCE 12F 25 8 23,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 0 2,00 2 3 1,25 5 0 5,00 2 0 2,00 2 1 1,75 2 3 1,25 2 1 1,75 47 20 42,00 266,040 9907

7 979 BURAK EFE CAN 12F 32 7 30,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 5 2,75 2 1 1,75 1 2 0,50 1 4 0,00 49 27 42,25 265,753 9930

8 850 EGE ATALIK 12F 25 4 24,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 5 0 5,00 2 0 2,00 2 2 1,50 2 1 1,75 1 3 0,25 44 12 41,00 262,840 10152

9 2504 İLGEN KIRKICI 12F 28 6 26,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 0 2,00 7 0 7,00 1 0 1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 43 16 39,00 256,355 10654

10 814 CEYHUN IRMAK 12F 25 7 23,25 2 3 1,25 4 0 4,00 3 0 3,00 2 3 1,25 6 1 5,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 5 -1,25 43 20 38,00 253,728 10816

11 813 LİNA CEREN ÇAKIR 12F 27 9 24,75 0 1 -0,25 7 3 6,25 3 0 3,00 4 1 3,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 42 19 37,25 251,418 10988

12 0 ZEKİ EREN ÇELİK 12F 20 13 16,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 3 1 2,75 9 2 8,50 1 0 1,00 2 0 2,00 2 3 1,25 1 4 0,00 43 27 36,25 249,428 11138

13 907 MUHAMMET AKA 12F 29 8 27,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 6 2,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 4 0,00 43 28 36,00 247,210 11289

14 895 ÇAĞLA KALPAZAN 12F 26 8 24,00 1 2 0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 1 1 0,75 2 2 1,50 1 4 0,00 40 25 33,75 240,895 11714

15 943 CANSU GÜRCAN 12F 27 8 25,00 3 1 2,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 4 2 3,50 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 39 21 33,75 240,715 11724

16 867 MELEK KAHRAMAN 12F 28 7 26,25 1 1 0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 3 6 1,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 6 -1,50 40 27 33,25 239,003 11837

17 863 MELİSA DOKGÖZ 12F 20 2 19,50 0 1 -0,25 10 4 9,00 1 1 0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 1 3 0,25 36 14 32,50 237,755 11924

18 771 MUHAMMET CIBIR 12F 25 12 22,00 1 3 0,25 1 2 0,50 2 3 1,25 6 1 5,75 1 1 0,75 4 3 3,25 0 3 -0,75 0 6 -1,50 40 34 31,50 234,310 12132

19 984 SAMİ CAN ILGAZ 12F 24 10 21,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 4 0 4,00 1 0 1,00 1 4 0,00 1 0 1,00 1 4 0,00 35 26 28,50 225,315 12622

20 912 MERVENUR BİRBİZ 12F 26 5 24,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 4 5 2,75 1 0 1,00 32 14 28,50 224,893 12647

21 825 MEHMET ATICI 12F 19 16 15,00 4 1 3,75 1 4 0,00 2 1 1,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 0 1,00 1 3 0,25 35 33 26,75 220,935 12825

22 789 MERVE TEKDEMİR 12F 26 7 24,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 2 0,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 32 26 25,50 215,768 13023

23 995 GÜNEŞ YETGİN 12F 23 11 20,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 30 26 23,50 210,298 13218

24 183 ERAY ÇETİNKAYA 12F 18 17 13,75 4 1 3,75 1 4 0,00 2 1 1,75 3 2 2,50 1 5 -0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 32 37 22,75 208,968 13257

25 1013 ELİF ZEHRA DOĞAN 12F 17 6 15,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 3 2,25 2 1 1,75 1 0 1,00 25 17 20,75 202,850 13459

26 967 DENİZ NİLAY SAVAŞ 12F 18 9 15,75 1 1 0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 3 0,25 27 25 20,75 202,708 13463

27 947 SELİN ZEHRA MERT 12F 20 16 16,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 29 36 20,00 200,320 13536

28 0 EYLEM SARI 12F 5 3 4,25 1 0 1,00 2 0 2,00 2 2 1,50 2 4 1,00 1 0 1,00 13 9 10,75 173,953 13998



12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ SİRİUS TYT DENEME-1 214 322 2714 14321

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,78 7,23 26,97 1,62 2,05 1,11 1,28 2,27 0,71 2,66 1,14 2,38 2,93 1,35 2,60 0,01 0,01 0,01 12,67 2,97 11,93 2,81 0,51 2,68 2,61 1,56 2,22 2,78 1,36 2,44 1,37 1,86 0,91 59,5222,31 53,96 300,770

Okul Ortalaması 24,57 7,43 22,71 1,50 1,77 1,05 0,96 2,21 0,40 1,91 0,94 1,67 2,41 1,43 2,05 0,00 0,00 0,00 4,32 1,79 3,88 0,52 0,10 0,49 0,94 0,88 0,72 1,03 0,79 0,83 0,76 1,44 0,40 38,9218,78 34,20 235,770

SINIF: 12F

KATILIMLAR

29 465 BURAK ERKEN 12F 5 10 2,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 2 5 0,75 3 3 2,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 14 29 6,75 162,170 14111
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12G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ SİRİUS TYT DENEME-1 214 322 2714 14321

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,78 7,23 26,97 1,62 2,05 1,11 1,28 2,27 0,71 2,66 1,14 2,38 2,93 1,35 2,60 0,01 0,01 0,01 12,67 2,97 11,93 2,81 0,51 2,68 2,61 1,56 2,22 2,78 1,36 2,44 1,37 1,86 0,91 59,5222,31 53,96 300,770

Okul Ortalaması 24,57 7,43 22,71 1,50 1,77 1,05 0,96 2,21 0,40 1,91 0,94 1,67 2,41 1,43 2,05 0,00 0,00 0,00 4,32 1,79 3,88 0,52 0,10 0,49 0,94 0,88 0,72 1,03 0,79 0,83 0,76 1,44 0,40 38,9218,78 34,20 235,770

SINIF: 12G

KATILIMLAR

1 0 HANDE CARFİ 12G 34 5 32,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 1 0 1,00 1 1 0,75 2 3 1,25 50 15 46,25 277,538 9047

2 776 KEZBAN DİLVEREN 12G 32 8 30,00 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 1 4,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 47 23 41,25 262,655 10173

3 820 EYLÜL KOCABIYIK 12G 32 8 30,00 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 6 1 5,75 0 1 -0,25 45 16 41,00 261,910 10221

4 808 AZRA ÖZYAMANOL 12G 32 8 30,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 1 1 0,75 4 0 4,00 41 11 38,25 253,615 10823

5 856 DEFNE AKTAŞ 12G 29 8 27,00 2 2 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 4 3,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 43 22 37,50 251,750 10957

6 60 HAMZ  AKIN 12G 29 4 28,00 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 1 0 1,00 37 6 35,50 245,610 11401

7 790 GENCER METİN CEYLAN12G 28 7 26,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 39 18 34,50 242,838 11608

8 837 TAHA EFE SÜRÜCÜ 12G 27 9 24,75 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 37 20 32,00 235,403 12071

9 693 GÖKTÜRK ATABAY 12G 25 11 22,25 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 35 23 29,25 227,433 12506

10 865 TOPRAK ŞAHİN 12G 24 12 21,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 35 27 28,25 224,635 12656

11 783 MERT CAN 12G 28 7 26,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 0 1,00 32 17 27,75 222,393 12763

12 843 DEFNE YÜKSEL 12G 25 13 21,75 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 30 29 22,75 207,868 13298

13 93 ALİ BABAT 12G 25 13 21,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 26 17 21,75 204,858 13393

14 62 BERRU MERVE TURAN 12G 19 6 17,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 21 8 19,00 197,105 13610

15 2033 BERK YALÇIK AYA 12G 12 17 7,75 1 1 0,75 2 0 2,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 15 24 9,00 168,143 14050

16 897 METEHAN ŞİRİNLER 12G 9 22 3,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 10 -1,50 0 5 -1,25 12 51 -0,75 139,230 14223
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ SİRİUS TYT DENEME-1

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Okul
(214)

24,57 7,43 22,71 1,50 1,77 1,05 0,96 2,21 0,40 1,91 0,94 1,67 2,41 1,43 2,05 4,32 1,79 3,88 0,52 0,10 0,49 0,94 0,88 0,72 1,03 0,79 0,83 0,76 1,44 0,40 38,92 18,78 34,20 235,770

İlçe
(322)

26,84 7,16 25,05 1,60 1,79 1,16 1,04 2,29 0,47 2,34 1,01 2,09 2,68 1,43 2,32 8,28 2,32 7,70 1,57 0,25 1,51 1,78 1,23 1,47 2,00 1,03 1,74 1,18 1,79 0,73 49,31 20,30 44,24 268,050

İl
(2714)

30,13 6,49 28,50 1,71 2,09 1,19 1,48 2,30 0,90 2,94 1,12 2,66 3,12 1,26 2,80 0,01 0,00 0,00 13,86 2,58 13,21 3,22 0,48 3,10 3,17 1,63 2,77 3,27 1,52 2,89 1,61 2,23 1,05 64,52 21,70 59,07 315,510

Genel
(14321)

28,78 7,23 26,97 1,62 2,05 1,11 1,28 2,27 0,71 2,66 1,14 2,38 2,93 1,35 2,60 0,01 0,01 0,01 12,67 2,97 11,93 2,81 0,51 2,68 2,61 1,56 2,22 2,78 1,36 2,44 1,37 1,86 0,91 59,52 22,31 53,96 300,770

Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
  

(11)
5,64 1,36 5,30 0,45 0,36 0,36 0,18 0,18 0,14 0,64 0,18 0,59 0,64 0,09 0,61 2,82 0,09 2,80 0,27 0,00 0,27 0,73 0,09 0,70 0,91 0,18 0,86 0,55 0,36 0,45 12,83 2,89 12,08 61,730

12
(2)

25,50 6,00 24,00 2,00 0,00 2,00 1,00 1,50 0,62 2,50 0,50 2,38 3,50 1,00 3,25 3,00 3,00 2,25 1,00 0,50 0,88 1,00 1,50 0,62 3,00 0,50 2,88 1,00 3,00 0,25 43,50 17,50 39,13 257,190

12A
(31)

23,52 8,68 21,35 1,61 1,61 1,21 1,45 2,32 0,87 2,16 1,10 1,89 2,29 1,77 1,85 2,23 1,58 1,83 0,29 0,03 0,28 0,19 0,23 0,14 0,06 0,10 0,04 0,03 0,29 -0,04 33,83 17,71 29,42 228,050

12B
(29)

25,86 9,17 23,57 2,31 2,07 1,79 1,28 2,62 0,62 1,76 1,28 1,44 2,72 1,28 2,41 2,52 1,48 2,15 0,21 0,07 0,19 0,07 0,24 0,01 0,10 0,41 0,00 0,14 0,62 -0,02 36,97 19,24 32,16 236,040

12C
(31)

26,58 6,84 24,87 1,52 1,97 1,02 1,45 2,52 0,82 2,48 0,74 2,30 2,45 1,35 2,11 2,94 1,45 2,57 0,23 0,10 0,20 0,13 0,13 0,10 0,00 0,13 -0,03 0,06 0,42 -0,04 37,84 15,65 33,92 241,230

12D
(33)

30,27 5,94 28,79 1,45 2,15 0,92 0,70 2,33 0,11 2,36 1,33 2,03 3,42 1,21 3,12 10,58 2,12 10,05 1,58 0,24 1,52 2,55 1,52 2,17 3,18 1,73 2,75 2,30 2,73 1,62 58,39 21,30 53,08 298,790

12E
(32)

23,25 7,06 21,48 1,22 1,50 0,84 0,53 2,06 0,02 1,44 0,91 1,21 2,28 1,53 1,90 4,19 2,19 3,64 0,34 0,06 0,33 1,41 1,56 1,02 1,56 1,25 1,25 1,25 2,03 0,74 37,47 20,15 32,43 232,590

12F
(29)

23,76 8,17 21,72 1,55 1,69 1,13 0,90 2,21 0,34 1,41 0,59 1,27 2,00 1,62 1,59 4,79 2,76 4,10 0,72 0,17 0,68 1,62 1,97 1,13 1,48 1,45 1,12 0,86 3,14 0,08 39,09 23,77 33,16 239,420

12G
(16)

25,63 9,88 23,16 0,94 2,19 0,39 0,50 2,25 -0,06 2,25 0,94 2,02 2,00 2,13 1,47 2,06 1,13 1,78 0,19 0,63 0,03 0,06 0,56 -0,08 0,44 0,75 0,25 34,07 20,46 28,96 226,440

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ okulunda 214 9

KEMER/ANTALYA ilçesinde 322 16 2
ANTALYA ilinde 2714 158 17 8

Genelde 14321 1000 155 62 31

DERECELER

Genelde sınava 155 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 141. oldu

ANTALYA ilinde sınava 17 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 17. oldu

KEMER/ANTALYA ilçesinde sınava 2 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 2. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ SİRİUS TYT DENEME-1
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ SİRİUS TYT DENEME-1
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcükte Anlam 3 2,23 0,47 74

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2,64 0,15 88

[-] SES BİLGİSİ 1 0,43 0,10 43

[-] Çekim Ekleri ve Türleri 1 0,39 0,22 39

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,08 0,23 8

[+] FİİLİMSİLER 1 0,53 0,08 53

[-] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0,77 0,86 39

[-] YAZIM KURALLARI 2 0,43 1,05 21

[+] PARAGRAFIN YAPISI 5 3,63 0,86 73

[-] Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0,30 0,52 30

[+] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6,64 1,24 66

[+] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6,50 1,66 65

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,12 0,56 12

[-] YERLEŞME VE DEVLETLEŞME
SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ

1 0,20 0,25 20

[-] Osmanlı Devleti'nde
Demokratikleşme Hareketleri

1 0,31 0,43 31

[-] İşgallerin Başlaması ve Millî
Mücadele'ye Hazırlık

1 0,24 0,45 24

[+] Mudanya’dan Lozan’a 1 0,63 0,07 63

Coğrafya-1
[-] Nüfus Piramitleri 1 0,06 0,73 6

[-] Bölge ve Bölge Türleri 1 0,04 0,66 4

[-] Dış Kuvvetler 1 0,28 0,14 28

[-] Türkiye'de İklim 1 0,36 0,37 36

[-] Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden
Korunma Yolları

1 0,21 0,32 21

Felsefe
[+] Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir
Görüş veya Argümanı Sorgulama

1 0,56 0,15 56

[+] Felsefenin Anlamı 1 0,53 0,10 53

[+] Felsefi Düşünce 1 0,56 0,11 56

[-] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,12 0,34 12

[-] 20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0,14 0,24 14

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[-] Din ve İslam 1 0,33 0,29 33

[-] Bilgi ve İnanç 1 0,36 0,45 36

[+] Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0,82 0,04 82

[-] Allah İnsan İlişkisi 1 0,37 0,41 37

[+] İslam ve İbadet 1 0,53 0,25 53

Felsefe (Seçmeli)
[-] Sanat Felsefesi 1 0 0 0

[-] MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl
Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

1 0 0 0

[-] 15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin
Ayırıcı Nitelikleri

1 0 0 0

[-] MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl
Felsefesinin Düşünce ve Argümanları

1 0 0 0

[-] 18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri

1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] Rasyonel Sayılar 1 0,20 0,05 20

[-] Ondalık Sayılar 1 0,32 0,09 32

[-] Üslü ifadeler 1 0,15 0,07 15

[-] Köklü ifadeler 1 0,07 0,08 7

[-] Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler

2 0,75 0,15 38

[-] Eşitsizlikler 1 0,36 0,19 36

[-] Tek ve Çift Sayılar 1 0,24 0,13 24

[-] FONKSİYONLAR 1 0,04 0,05 4

[-] Dört İşlem Yeteneği 1 0,23 0,07 23

[-] KÜMELER 1 0,34 0,14 34

[-] MANTIK 1 0,14 0,06 14

[-] Asal Sayılar ve Aralarında Asal
Sayılar

1 0,16 0,08 16

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,38 0,04 38

[-] Sayı Problemleri 2 0,07 0,06 3

[-] VERİ 1 0,19 0,06 19

[-] Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer.

3 0,14 0,13 5

[-] Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0,14 0,01 7

[-] Hareket Problemleri 1 0,02 0,01 2

[-] Kesir Problemleri 2 0,11 0,04 5

[-] Grafik Problemleri 1 0,04 0,07 4

[-] Yaş Problemleri 1 0,11 0,03 11

[-] PROBLEMLER 1 0,03 0,08 3

[-] Kombinasyon 1 0,07 0,05 7

[-] OLASILIK 1 0,02 0,03 2

Geometri
[-] Üçgende Açılar 2 0,31 0,03 15

[-] Çokgenler 2 0,06 0,02 3

[-] Kare 1 0,03 0 3

[-] ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR

1 0,03 0 3

[-] ÇEMBER VE DAİRE 1 0,00 0 0

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,00 0,03 0

[-] ANALİTİK GEOMETRİ 1 0,09 0,02 9

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,22 0,06 22

[-] Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0,22 0,06 22

[-] KUVVET VE HAREKET 1 0,20 0,10 20

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0,07 0,15 7

[-] Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0,34 0,19 17

[-] Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0,12 0,05 12

[-] Küresel Aynalar 1 0,03 0,19 3

[-] Elektrik Akımı ve Direnç 1 0,03 0,29 3

[-] Elektrik Devreleri 1 0,03 0,29 3

Kimya
[-] Elementleri Tanıyalım 1 0,30 0,10 30

[-] Nükleer enerji kullanımını bilim,
toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi
açısından değerlendirir.

1 0,21 0,05 21

[-] Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0,20 0,07 20

[-] Saf maddelerin hâl değişim
grafiklerini yorumlar.

1 0,08 0,14 8

[-] Kütle, mol sayısı, molekül sayısı,
atom sayısı ve gazlar için normal
şartlarda hacim kavramlarını
birbirleriyle ilişkilendirerek
hesaplamalar yapar.

1 0,05 0,12 5

[-] KARIŞIMLAR 1 0,16 0,28 16

[-] SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0,03 0,04 3

Biyoloji
[-] Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0,06 0,22 6

[-] Hücresel yapıları ve görevlerini
açıklar.

1 0,20 0,14 20

[-] Canlıların Sınıflandırılması (Genel
Özellikler)

1 0,23 0,15 23

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,06 0,40 6

[-] Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0,03 0,29 3

[-] Ekosistem Ekolojisi 1 0,19 0,24 19



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ SİRİUS TYT DENEME-1 214 322 2714 14321

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 28,78 7,23 26,97 1,62 2,05 1,11 1,28 2,27 0,71 2,66 1,14 2,38 2,93 1,35 2,60 0,01 0,01 0,01 12,67 2,97 11,93 2,81 0,51 2,68 2,61 1,56 2,22 2,78 1,36 2,44 1,37 1,86 0,91 59,52 22,31 53,96 300,770

İl Ortalaması 30,13 6,49 28,50 1,71 2,09 1,19 1,48 2,30 0,90 2,94 1,12 2,66 3,12 1,26 2,80 0,01 0,00 0,00 13,86 2,58 13,21 3,22 0,48 3,10 3,17 1,63 2,77 3,27 1,52 2,89 1,61 2,23 1,05 64,52 21,70 59,07 315,510

İlçe Ortalaması 26,84 7,16 25,05 1,60 1,79 1,16 1,04 2,29 0,47 2,34 1,01 2,09 2,68 1,43 2,32 0,00 0,00 0,00 8,28 2,32 7,70 1,57 0,25 1,51 1,78 1,23 1,47 2,00 1,03 1,74 1,18 1,79 0,73 49,31 20,30 44,24 268,050

Okul Ortalaması 24,57 7,43 22,71 1,50 1,77 1,05 0,96 2,21 0,40 1,91 0,94 1,67 2,41 1,43 2,05 0,00 0,00 0,00 4,32 1,79 3,88 0,52 0,10 0,49 0,94 0,88 0,72 1,03 0,79 0,83 0,76 1,44 0,40 38,92 18,78 34,20 235,770

KATILIMLAR

1 ANTALYA / KEMER/ANTALYA
ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ 12D 33 30,27 5,94 28,79 1,45 2,15 0,92 0,70 2,33 0,11 2,36 1,33 2,03 3,42 1,21 3,12 10,58 2,12 10,05 1,58 0,24 1,52 2,55 1,52 2,17 3,18 1,73 2,75 2,30 2,73 1,62 58,39 21,30 53,08 298,790

2 ANTALYA / KEMER/ANTALYA
ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ 12 2 25,50 6,00 24,00 2,00 0,00 2,00 1,00 1,50 0,62 2,50 0,50 2,38 3,50 1,00 3,25 3,00 3,00 2,25 1,00 0,50 0,88 1,00 1,50 0,62 3,00 0,50 2,88 1,00 3,00 0,25 43,50 17,50 39,13 257,190

3 ANTALYA / KEMER/ANTALYA
ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ 12C 31 26,58 6,84 24,87 1,52 1,97 1,02 1,45 2,52 0,82 2,48 0,74 2,30 2,45 1,35 2,11 2,94 1,45 2,57 0,23 0,10 0,20 0,13 0,13 0,10 0,00 0,13 -0,03 0,06 0,42 -0,04 37,84 15,65 33,92 241,230

4 ANTALYA / KEMER/ANTALYA
ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ 12F 29 23,76 8,17 21,72 1,55 1,69 1,13 0,90 2,21 0,34 1,41 0,59 1,27 2,00 1,62 1,59 4,79 2,76 4,10 0,72 0,17 0,68 1,62 1,97 1,13 1,48 1,45 1,12 0,86 3,14 0,08 39,09 23,77 33,16 239,420

5 ANTALYA / KEMER/ANTALYA
ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ 12B 29 25,86 9,17 23,57 2,31 2,07 1,79 1,28 2,62 0,62 1,76 1,28 1,44 2,72 1,28 2,41 2,52 1,48 2,15 0,21 0,07 0,19 0,07 0,24 0,01 0,10 0,41 0,00 0,14 0,62 -0,02 36,97 19,24 32,16 236,040

6 ANTALYA / KEMER/ANTALYA
ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ 12E 32 23,25 7,06 21,48 1,22 1,50 0,84 0,53 2,06 0,02 1,44 0,91 1,21 2,28 1,53 1,90 4,19 2,19 3,64 0,34 0,06 0,33 1,41 1,56 1,02 1,56 1,25 1,25 1,25 2,03 0,74 37,47 20,15 32,43 232,590

7 ANTALYA / KEMER/ANTALYA
ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ 12A 31 23,52 8,68 21,35 1,61 1,61 1,21 1,45 2,32 0,87 2,16 1,10 1,89 2,29 1,77 1,85 2,23 1,58 1,83 0,29 0,03 0,28 0,19 0,23 0,14 0,06 0,10 0,04 0,03 0,29 -0,04 33,83 17,71 29,42 228,050

8 ANTALYA / KEMER/ANTALYA
ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ 12G 16 25,63 9,88 23,16 0,94 2,19 0,39 0,50 2,25 -0,06 2,25 0,94 2,02 2,00 2,13 1,47 2,06 1,13 1,78 0,19 0,63 0,03 0,06 0,56 -0,08 0,44 0,75 0,25 34,07 20,46 28,96 226,440

9 ANTALYA / KEMER/ANTALYA
ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ   11 5,64 1,36 5,30 0,45 0,36 0,36 0,18 0,18 0,14 0,64 0,18 0,59 0,64 0,09 0,61 2,82 0,09 2,80 0,27 0,00 0,27 0,73 0,09 0,70 0,91 0,18 0,86 0,55 0,36 0,45 12,83 2,89 12,08 61,730
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ SİRİUS TYT DENEME-1 214 322 2714 14321

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 28,78 7,23 26,97 1,62 2,05 1,11 1,28 2,27 0,71 2,66 1,14 2,38 2,93 1,35 2,60 0,01 0,01 0,01 12,67 2,97 11,93 2,81 0,51 2,68 2,61 1,56 2,22 2,78 1,36 2,44 1,37 1,86 0,91 59,52 22,31 53,96 300,770

İl Ortalaması 30,13 6,49 28,50 1,71 2,09 1,19 1,48 2,30 0,90 2,94 1,12 2,66 3,12 1,26 2,80 0,01 0,00 0,00 13,86 2,58 13,21 3,22 0,48 3,10 3,17 1,63 2,77 3,27 1,52 2,89 1,61 2,23 1,05 64,52 21,70 59,07 315,510

İlçe Ortalaması 26,84 7,16 25,05 1,60 1,79 1,16 1,04 2,29 0,47 2,34 1,01 2,09 2,68 1,43 2,32 0,00 0,00 0,00 8,28 2,32 7,70 1,57 0,25 1,51 1,78 1,23 1,47 2,00 1,03 1,74 1,18 1,79 0,73 49,31 20,30 44,24 268,050

Okul Ortalaması 24,57 7,43 22,71 1,50 1,77 1,05 0,96 2,21 0,40 1,91 0,94 1,67 2,41 1,43 2,05 0,00 0,00 0,00 4,32 1,79 3,88 0,52 0,10 0,49 0,94 0,88 0,72 1,03 0,79 0,83 0,76 1,44 0,40 38,92 18,78 34,20 235,770

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA

500
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100

200
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400

TYT TYT TYTTYTTYTTYTTYTTYTTYT
12D (1) 12 (2) 12C (3) 12F (4) 12B (5) 12E (6) 12A (7) 12G (8)    (9)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 12,09 34,21 53,95

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 12,09 34,21 53,95

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 12,09 34,21 53,95

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 12,09 34,21 53,95

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 12,09 34,21 53,95

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 12,09 34,21 53,95

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 12,09 34,21 53,95

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 12,09 34,21 53,95

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 12,09 34,21 53,95

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BATUR 803   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,703 300,770 2 6 53 1098 4578

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 11 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 5,30 22,71 26,97

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,36 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,14 0,40 0,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 0,59 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 0,61 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 1,70 5,18 6,80

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 2,80 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,27 0,49 2,68

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 3,07 4,37 14,61

Fizik 7 4 1 3,75 54 0,70 0,72 2,22

Kimya 7 4 1 3,75 54 0,86 0,83 2,44

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,45 0,40 0,91

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 2,02 1,95 5,57

Toplam: 120 68 12 65,00 54 12,09 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABCCD EDabbCDEBCDAECC DABBACEDEdEdCD 

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal CDceEA    DAD C DBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDC CCEE DA cB D BE                     

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CA BE ccCD ED ABDa a

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 0 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEYİT HÜSEYİN AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,275 300,770 1 3 40 921 3863

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 11 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 5,30 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,36 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,14 0,40 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,59 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 0,61 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 1,70 5,18 6,80

Matematik-1 30 18 0 18,00 60 2,80 3,88 11,93

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,27 0,49 2,68

TYT Matematik 40 21 0 21,00 53 3,07 4,37 14,61

Fizik 7 4 0 4,00 57 0,70 0,72 2,22

Kimya 7 6 1 5,75 82 0,86 0,83 2,44

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,45 0,40 0,91

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 2,02 1,95 5,57

Toplam: 120 73 20 68,00 57 12,09 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABCCDEEeabdCDEBaDAECCdDABBACEaEdEeCDe

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal C ceEc  DaDAaBa DBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDCACCEEA AE BBD   B EC    A  EC   B    

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACB   DCDcEDCbBDb D

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA AY 987 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,775 300,770 2 130 238 2449 12106

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 2 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 4 24,00 60 24,00 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,00 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,38 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,25 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 8,25 5,18 6,80

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 2,25 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,88 0,49 2,68

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 3,12 4,37 14,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,62 0,72 2,22

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,88 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,25 0,40 0,91

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 3,75 1,95 5,57

Toplam: 120 35 13 31,75 26 39,12 34,21 53,95

TYT Türkçe DbB eC  E     CBcDDCADCeEC DECABBAD CCE 

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal         d D D  BcCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B  A   bC  aab                         

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen           D   b b  a

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 0 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREL YILANCI 955 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,600 300,770 1 39 142 2024 8876

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 2 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 24,00 22,71 26,97

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,00 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,25 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 8,25 5,18 6,80

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 2,25 3,88 11,93

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,88 0,49 2,68

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 3,12 4,37 14,61

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,62 0,72 2,22

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,88 0,83 2,44

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,25 0,40 0,91

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 3,75 1,95 5,57

Toplam: 120 52 22 46,50 39 39,12 34,21 53,95

TYT Türkçe DaBbDC baD    CdADDaADaBE EDECABBAaBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BD EAEdc DDADe BD eE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik     bD d C   D                   CEc    

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BdAee  BDCD DaDcbD a

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ALTUN 14 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,978 300,770 5 68 174 2207 10216

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 5,81 5,18 6,80

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 1,83 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,49 2,68

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 2,11 4,37 14,61

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,14 0,72 2,22

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,04 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,40 0,91

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,14 1,95 5,57

Toplam: 120 46 20 41,00 34 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBEDCd aeEEcCCBADDCADCcECEDECABcAD CeEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal e bEeEdcBcDADdcBDC E     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik     A   ECCA   c                        

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen     cd      a    a  

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ GALİP KAVACIK 811 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,763 300,770 23 174 282 2584 13268

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 5,81 5,18 6,80

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,83 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,49 2,68

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 2,11 4,37 14,61

Toplam: 120 28 20 23,00 19 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe DdB DCebaed D CBADDbAbCcECccECAcBADBCaEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal c CEe dc b A   B  e      

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik          a                              

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERSİS ÜNAL A 976 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,723 300,770 8 85 192 2288 10886

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 5,81 5,18 6,80

Toplam: 120 41 13 37,75 31 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe DaBdDCdCc   DCC ADDCAaCed EDECABBADBCCE 

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BeCEAEacBDDADacBDaAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL CANBAZ 940 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,250 300,770 6 71 177 2215 10265

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 5,81 5,18 6,80

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 1,83 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,49 2,68

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 2,11 4,37 14,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,14 0,72 2,22

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,04 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,04 0,40 0,91

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,14 1,95 5,57

Toplam: 120 45 17 40,75 34 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABCCbbEeECdCDdB DAECC DABBACEDECEcCD 

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal dcdeEba DBDAD  CDebA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik      CEE D        c                     

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen        D       d a  

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 0 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ÖZDEMİR 848 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,930 300,770 10 110 218 2374 11539

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 5,81 5,18 6,80

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,83 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,49 2,68

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 2,11 4,37 14,61

Toplam: 120 40 20 35,00 29 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABCC cEDEadCDdBCbAcCCBDABBACEDEdEcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal baeeEdabaBDADBea BbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik      a    A                             

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE GÜNEŞ 893 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,543 300,770 7 74 181 2243 10475

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 5,81 5,18 6,80

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 1,83 3,88 11,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,28 0,49 2,68

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 2,11 4,37 14,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,14 0,72 2,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,04 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 -0,04 0,40 0,91

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,14 1,95 5,57

Toplam: 120 44 17 39,75 33 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBdDbdCaeE DCCBADDCADCB  EDECABcAD CbEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BDCEecd aeDADeBBcCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik     eD   b                   b   C      

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen               D     

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 1 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN YELLİCE 817 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,685 300,770 3 50 153 2102 9400

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 5,81 5,18 6,80

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 1,83 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,49 2,68

TYT Matematik 40 9 0 9,00 23 2,11 4,37 14,61

Toplam: 120 47 10 44,50 37 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe D BEDCd aDEc dCBADDCADCB CEeECABcADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B aE   d  DAD  BcaAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBAEAD EEC                              

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 0 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ TEPE 992 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,545 300,770 11 117 225 2396 11739

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 5,81 5,18 6,80

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 1,83 3,88 11,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,28 0,49 2,68

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 2,11 4,37 14,61

Toplam: 120 38 17 33,75 28 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe CD ABCCD  eEdbCD BaDAECCaDAcBACEDECbaCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal      e  aBDb   CcBbe     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  D   C c     B D        d   b  CC       

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA AKTAŞ 860 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,790 300,770 1 15 91 1550 6391

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 5,81 5,18 6,80

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 1,83 3,88 11,93

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,28 0,49 2,68

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 2,11 4,37 14,61

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,14 0,72 2,22

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,04 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,40 0,91

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 0,14 1,95 5,57

Toplam: 120 61 15 57,25 48 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe bCBdDCdCaDEEDCCBADDCADCcECEDECABBADBCCEe

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B aEA C  cDeDCcBDCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BAEd AdECCbCD BAe E             e      

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen B  C      D         

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 1 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA CAN 800 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,603 300,770 16 150 258 2514 12700

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 5 22,75 57 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 5,81 5,18 6,80

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 1,83 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,49 2,68

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 2,11 4,37 14,61

Toplam: 120 31 12 28,00 23 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe CD ABCCc E    CD BbceECC DAcBACEDECEB   

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal    AEe   ea    acBEe     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik   C   E                   d A           

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 1 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ACAR 782 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,570 300,770 2 42 145 2044 9043

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 5,81 5,18 6,80

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 1,83 3,88 11,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,28 0,49 2,68

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 2,11 4,37 14,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,14 0,72 2,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,04 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,40 0,91

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,14 1,95 5,57

Toplam: 120 50 15 46,25 39 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe CDeABCCD EDaCdCDbBCDAECCaDAcBACEDECEBCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal d BAEbCE BDADceaDBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  c d CE   A                    C       E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen                    c

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BERAT YILMAZ 891 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,823 300,770 12 118 226 2401 11779

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 5,81 5,18 6,80

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 1,83 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,49 2,68

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 2,11 4,37 14,61

Toplam: 120 39 22 33,50 28 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBbDCdaaD  a CBADDaADacEdEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal dD Ee aA DbADdeaDaAa     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik     Ab aa C    a             D          

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH ZEMHERİ 1011 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,833 300,770 4 53 156 2115 9470

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 5,81 5,18 6,80

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 1,83 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,49 2,68

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 2,11 4,37 14,61

Toplam: 120 48 15 44,25 37 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBcDCdCEcEc  CBADDCADCeECEDECABcADdCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BeCEeEddBDD DCBBDeAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik d    c c  C     A  E                    

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ZEHRA YİĞİT 94 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,010 300,770 28 193 301 2643 13772

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 12 10,00 25 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 5,81 5,18 6,80

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 1,83 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,49 2,68

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 2,11 4,37 14,61

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,14 0,72 2,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,04 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,40 0,91

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,14 1,95 5,57

Toplam: 120 21 20 16,00 13 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe cacEDCdCac   bCdADDCAe d  d   b BAD     

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal      Eeb DDAD eBDa d     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik   c e    C                              

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen      c              

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 3 0 30
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 4 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLTEN SAPANCILAR 913 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,878 300,770 18 159 267 2549 12942

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 5,81 5,18 6,80

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 1,83 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,49 2,68

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 2,11 4,37 14,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,14 0,72 2,22

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,04 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,40 0,91

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,14 1,95 5,57

Toplam: 120 31 20 26,00 22 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe aDeAdCCD  caCdCDEBacAECCBDABBAbEDdeE    

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal d    beEDaDADed DBdc     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik      C                                  

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen        e            

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 0 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN ASLAN 2045 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,075 300,770 29 194 302 2655 13925

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 12 11,00 28 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 10 0,50 3 5,81 5,18 6,80

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 1,83 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,49 2,68

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 2,11 4,37 14,61

Toplam: 120 19 25 12,75 11 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe aDDABCeec DdadbDdBaDAEaC DAe            

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal bDdAbcadaBe     e  d     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik E     c   A    c   d                    

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 5 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA DOLAKSIZ 978 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,218 300,770 19 162 270 2556 13005

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 5,81 5,18 6,80

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 1,83 3,88 11,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,28 0,49 2,68

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 2,11 4,37 14,61

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,14 0,72 2,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,04 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,04 0,40 0,91

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,14 1,95 5,57

Toplam: 120 34 34 25,50 21 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe CDaABCdacEeEbeCDEcCcAcbCBDABBAeEDbdcBCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal deedEdCbeBcADeaabBbd     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik       E b A    b               C        

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen      d           a a

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN AKTAŞ 957 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,108 300,770 17 151 259 2517 12727

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 5,81 5,18 6,80

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 1,83 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,49 2,68

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 2,11 4,37 14,61

Toplam: 120 34 25 27,75 23 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe bDDAdCeD bDcCdCD BCDAcCCaeABBAC DECEcabd

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal beeAbcbEDcDAbeCacBaA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik     C          D                        

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 5 5 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN DOKGÖZ 74 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,225 300,770 31 199 307 2667 14027

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 6 7,50 19 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9 5,81 5,18 6,80

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,83 3,88 11,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,28 0,49 2,68

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 2,11 4,37 14,61

Toplam: 120 13 12 10,00 8 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe bDDABC a  cd eC dBCD                    

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal      c cDa      DBce     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik           c                   E         

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA SAFİYE BALIK 757 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,345 300,770 13 121 229 2410 11874

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 5,81 5,18 6,80

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 1,83 3,88 11,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,28 0,49 2,68

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 2,11 4,37 14,61

Toplam: 120 39 24 33,00 28 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBcDaACaedEcCCBA DbADaBE EbECbBBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal c CEedebabDADaBBDeed     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  Bd     E  d          b       A         

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET TAIHA TALİH 2502 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,313 300,770 15 149 257 2510 12666

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 5 17,75 44 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 5,81 5,18 6,80

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,83 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,49 2,68

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 2,11 4,37 14,61

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,14 0,72 2,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,04 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,40 0,91

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,14 1,95 5,57

Toplam: 120 31 12 28,00 23 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe CD ABC      CdbDEBCD E C DbcBA  DE E  a 

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal CeBAEba D D D   DBEe     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik     e                                   

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen  A B dc             

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 4 1 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 2 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ADALETLİ 879 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,243 300,770 21 168 276 2569 13112

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 7 15,25 38 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 5,81 5,18 6,80

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,83 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,49 2,68

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 2,11 4,37 14,61

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,14 0,72 2,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,04 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,40 0,91

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,14 1,95 5,57

Toplam: 120 28 15 24,25 20 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe  CBb  e  cE    BA DCADC   EcE ABcAD Cbc 

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BeCEAba  DDAD cBcbAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik           e                             

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen     c               

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 0 40
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 5 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI TAŞDEMİR 619 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,840 300,770 27 190 298 2626 13615

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 18 13,50 34 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 5,81 5,18 6,80

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 1,83 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,49 2,68

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 2,11 4,37 14,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,14 0,72 2,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,04 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,04 0,40 0,91

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,14 1,95 5,57

Toplam: 120 26 29 18,75 16 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe CDeA CCDEEccaA D aebcECCcacdcbb DECdBCad

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal bDBdEAddbB               

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik   C C     eE  c   d                     

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen                  edc

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 4 6 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 5 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER BİÇER 2006 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,558 300,770 20 165 273 2560 13038

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 5,81 5,18 6,80

Toplam: 120 29 15 25,25 21 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe CDeAdCCD  caCdCDEBdDAEbCdDA BAbEDE E    

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal d    beED  ADe  DBdc     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR YILMAZ 899 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,115 300,770 24 185 293 2611 13540

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 4 12,00 30 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 5,81 5,18 6,80

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,14 0,72 2,22

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,04 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,40 0,91

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,14 1,95 5,57

Toplam: 120 23 13 19,75 16 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABC    cEbdCDEB  A aC                

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal beBeEdaEDBDAb a cB A     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Fen    B   a            

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 2 1 20
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE KÜLCÜ 985 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,763 300,770 26 187 295 2620 13596

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 13 12,75 32 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 5,81 5,18 6,80

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,83 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,49 2,68

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 2,11 4,37 14,61

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,14 0,72 2,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,04 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,40 0,91

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,14 1,95 5,57

Toplam: 120 24 20 19,00 16 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe bCBdDd a    cCCBAaDd  dB  EbECABcc B bEe

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal    EAECceD     Bcadd     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  a      E                               

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen B                   

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 2 4 20
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜVEYDA ÇINAR 960 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,365 300,770 30 195 303 2661 13976

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 2 10,50 26 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 9 1,75 9 5,81 5,18 6,80

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 1,83 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,49 2,68

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 2,11 4,37 14,61

Toplam: 120 15 14 11,50 10 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe        C b   CCBADDCADCe                

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal  c  e  A Debebca eAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik      e  a     d                         

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 2 0 20
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 1 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE SARAÇLAR 892 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,333 300,770 9 89 196 2297 10920

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 3 28,25 71 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 5,81 5,18 6,80

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 1,83 3,88 11,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,28 0,49 2,68

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 2,11 4,37 14,61

Toplam: 120 40 9 37,75 31 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBbDCdCEDE DCCBADDCAD    ED CA BA BCdEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal d dE  a BD AD  BcaAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik      D E C                       C      

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 1 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 0 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YEZDA ALTINTAŞ 689 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,023 300,770 25 186 294 2619 13590

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10 5,81 5,18 6,80

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 1,83 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,49 2,68

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 2,11 4,37 14,61

Toplam: 120 24 19 19,25 16 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe aDDABC acEa  daDcBaDAaCCBbAaaACEDaCdB b 

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal b    ceb BDA             

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik              B                          

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 5 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE BATARAY 49 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,015 300,770 14 145 253 2505 12639

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 6 23,50 59 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 5,81 5,18 6,80

Toplam: 120 31 10 28,50 24 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe aDDABC     a deDdBCD ECC DABBACEDEd BCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal    e ca a DAD  C BE      

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 0 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÇOLAK 2501 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,173 300,770 22 169 277 2573 13152

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 21,35 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,21 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,87 0,40 0,71

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,89 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,85 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 5,81 5,18 6,80

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 1,83 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,49 2,68

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 2,11 4,37 14,61

Toplam: 120 29 20 24,00 20 29,41 34,21 53,95

TYT Türkçe DCcaDCAbEbEc CCBAeDbbDCe  EDECABd e Ca b

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal        c  DA   BD Ad     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik B    D ccC   ea        b                

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 2 4 20
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET MERT KAMİŞ 842 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,060 300,770 23 163 271 2557 13015

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 23,57 22,71 26,97

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,79 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,44 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 2,41 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 2,15 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,49 2,68

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 2,34 4,37 14,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,01 0,72 2,22

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,00 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,02 0,40 0,91

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 -0,01 1,95 5,57

Toplam: 120 30 18 25,50 21 32,16 34,21 53,95

TYT Türkçe cCBEDddCaDEE  CdAeDCAcCcECEcECABdADBbCcA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B CEe ad        c e      

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik   c                                     

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen           D         

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL ÖZGER 470 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,878 300,770 24 175 283 2585 13297

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 23,57 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,79 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,44 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,41 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5 6,26 5,18 6,80

Toplam: 120 27 17 22,75 19 32,16 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABCd   eECeCDEdCcAECCd  aBACEDEd c DA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal b ce cd a      CDBbc     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 5 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS ZİLLİ 871 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,378 300,770 3 52 155 2105 9417

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 23,57 22,71 26,97

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,79 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,44 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,41 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 2,15 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,49 2,68

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 2,34 4,37 14,61

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,01 0,72 2,22

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,00 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 -0,02 0,40 0,91

TYT Fen 20 0 8 -2,00 -10 -0,01 1,95 5,57

Toplam: 120 50 22 44,50 37 32,16 34,21 53,95

TYT Türkçe CDaABCCD EDEbdCDaBCDAECCBDABBACEDECaceDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal bDBAEbdEDdDADcCCDBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDb   E                 C               

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen      d   ec e  d ada

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA YAKIŞIKLI 632 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,285 300,770 7 75 182 2256 10585

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 23,57 22,71 26,97

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,79 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,44 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,41 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 0 0 0,00 0 2,15 3,88 11,93

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,19 0,49 2,68

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 2,34 4,37 14,61

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,01 0,72 2,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,02 0,40 0,91

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 -0,01 1,95 5,57

Toplam: 120 44 18 39,50 33 32,16 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBaDCdbEaE D CBADDCADacECEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal cDbEA dbdDDADecBDCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik                                      c  

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen      d           add

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYDIN ÇAVUŞOĞLU 1025 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,813 300,770 14 103 211 2341 11309

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 23,57 22,71 26,97

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,79 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,44 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,41 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,15 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,49 2,68

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 2,34 4,37 14,61

Toplam: 120 40 17 35,75 30 32,16 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBaDCdaEDE D CdAaDCADCddeEDECAacAaBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BDbEAEebdD  D  BDCAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik         E    eE                         

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE FİG N UYSAL 805 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,203 300,770 6 65 171 2192 10121

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 23,57 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,79 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,44 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,41 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 2,15 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,49 2,68

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 2,34 4,37 14,61

Toplam: 120 44 10 41,50 35 32,16 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBcDCdCcDE  CCBADDCADCcEdEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B b dEd  DDAD cBDCAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik          C                              

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENGÜ SU ŞAHİN 859 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,915 300,770 1 16 93 1562 6454

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 23,57 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,79 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,44 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,41 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 2,15 3,88 11,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,19 0,49 2,68

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 2,34 4,37 14,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,01 0,72 2,22

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,00 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,02 0,40 0,91

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 -0,01 1,95 5,57

Toplam: 120 60 13 56,75 47 32,16 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABCeD EcaCdCDEB cAECC DABBACEDECdcaDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal  DB adbE BDADB aDBE      

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik ED  CCEE DAEAB b BEB  C   BA  EC        

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen         C           

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 2 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENSU KARACA 180 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,723 300,770 25 182 290 2602 13491

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 9 16,75 42 23,57 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,79 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,44 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 2,41 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 2,15 3,88 11,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,19 0,49 2,68

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 2,34 4,37 14,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,01 0,72 2,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,02 0,40 0,91

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,01 1,95 5,57

Toplam: 120 24 14 20,50 17 32,16 34,21 53,95

TYT Türkçe CD ABC     EbdCDEaaDccCbabABBACEDE      

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal aD     E B      b bb     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik              B                  C       

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen                  a  

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 2 5 20
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 0 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENSU ŞEN 906 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,203 300,770 18 139 247 2487 12516

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 23,57 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,79 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,44 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,41 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 2,15 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,49 2,68

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 2,34 4,37 14,61

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,01 0,72 2,22

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 -0,02 0,40 0,91

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 -0,01 1,95 5,57

Toplam: 120 36 27 29,25 24 32,16 34,21 53,95

TYT Türkçe beBEDCdCaeE D CBAeDCADbcECEDECABBADdCCce

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal eebEe dbaaDeDa BcaAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik   d A    C             d                

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen     c       e    D  

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 4 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT AKDAĞ 758 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,868 300,770 2 36 137 1996 8684

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 23,57 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,79 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,44 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,41 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 2,15 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,49 2,68

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 2,34 4,37 14,61

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,01 0,72 2,22

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,00 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,02 0,40 0,91

TYT Fen 20 0 8 -2,00 -10 -0,01 1,95 5,57

Toplam: 120 53 21 47,75 40 32,16 34,21 53,95

TYT Türkçe CDeABCCD EDECdCDdBCDAECCBDABBACEDECEcaDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal bDceEcd D eADcCCDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik ED   CEdAD E     B                      

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen      dcc ec      bda

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA SALDIRAN 43 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,563 300,770 15 107 215 2358 11405

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 23,57 22,71 26,97

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,79 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,44 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,41 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 2,15 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,49 2,68

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 2,34 4,37 14,61

Toplam: 120 40 19 35,25 29 32,16 34,21 53,95

TYT Türkçe  CBaDbdbEa  aeCBADDCADadECEDECABcAD CeEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B CEeEdc bDA  BBDa a     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B  AD EE    b  A c                     

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 2 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DESTEGÜL ŞİMŞEKOL 890 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,205 300,770 4 62 167 2182 10053

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 23,57 22,71 26,97

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,79 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,44 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,41 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 2,15 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,49 2,68

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 2,34 4,37 14,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,01 0,72 2,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 -0,02 0,40 0,91

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 -0,01 1,95 5,57

Toplam: 120 46 17 41,75 35 32,16 34,21 53,95

TYT Türkçe CDeABCCDcEeaCddDEBCDAECCBDABBACEDEdEdCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal CacAEddEDBDADc CDBbe     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik                        E                

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen               b D  a

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURMUŞ CAN TIRAŞ 997 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,443 300,770 22 161 269 2555 12995

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 23,57 22,71 26,97

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,79 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,44 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,41 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 2,15 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,49 2,68

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 2,34 4,37 14,61

Toplam: 120 32 26 25,50 21 32,16 34,21 53,95

TYT Türkçe bDDABCeD EcaC CbEBeDAECCcDAeB C eECcdaeA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal bDBAEbdEeabcbcCCbBde     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik E      d                                

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 4 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA DOĞANTEKİN 952 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,920 300,770 27 191 299 2627 13635

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 8 15,00 38 23,57 22,71 26,97

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,79 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,44 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,41 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 6,26 5,18 6,80

Toplam: 120 22 14 18,50 15 32,16 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBaDCdaEDE D CdAaDb e  c          BCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BDbEAEdb e cb            

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 5 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NUR AKYÜZ 417 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,623 300,770 26 188 296 2624 13602

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 5 13,75 34 23,57 22,71 26,97

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,79 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,44 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,41 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 2,15 3,88 11,93

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,19 0,49 2,68

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 2,34 4,37 14,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,01 0,72 2,22

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 -0,02 0,40 0,91

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 -0,01 1,95 5,57

Toplam: 120 23 16 19,00 16 32,16 34,21 53,95

TYT Türkçe bDeABC D EcECcCDEBCcAE                  

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal bDBAEbdEe bc   C a A     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik   dd                            e       

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen             b      D

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 2 0 20
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 1 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NUR İRBAN 836 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,710 300,770 8 77 184 2261 10633

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 23,57 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,79 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,44 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,41 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 2,15 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,49 2,68

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 2,34 4,37 14,61

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,01 0,72 2,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,02 0,40 0,91

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 -0,01 1,95 5,57

Toplam: 120 44 19 39,25 33 32,16 34,21 53,95

TYT Türkçe  CBEDCbbaD  bCCBADDCAeCBEdEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal c daeEedBcDAD BBDbAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B E    a           e                   

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen B                aba

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE ERCAN 810 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,700 300,770 16 112 220 2387 11669

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 23,57 22,71 26,97

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,79 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,44 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,41 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 2,15 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,49 2,68

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 2,34 4,37 14,61

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,01 0,72 2,22

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 -0,02 0,40 0,91

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 -0,01 1,95 5,57

Toplam: 120 39 20 34,00 28 32,16 34,21 53,95

TYT Türkçe aDeABCCD  ccadCDdBCDAECCdDAcBACEDEdaBCaA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal C cAEe ED DA  aabBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik        E D                              

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen  c    c     e      D

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR BEYDOĞAN 2029 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,308 300,770 28 196 304 2663 13993

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 7 7,25 18 23,57 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,79 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,44 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,41 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 2,15 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,49 2,68

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 2,34 4,37 14,61

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,01 0,72 2,22

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,02 0,40 0,91

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 -0,01 1,95 5,57

Toplam: 120 15 16 11,00 9 32,16 34,21 53,95

TYT Türkçe caBaDC  ac    CBADDC  ac                

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal deaEeddc cDA             

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik         E     E                         

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen B           e       

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN URAL 90 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,440 300,770 17 131 239 2453 12128

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 23,57 22,71 26,97

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,79 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,44 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,41 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 1 11 -1,75 -6 2,15 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,49 2,68

TYT Matematik 40 1 11 -1,75 -4 2,34 4,37 14,61

Toplam: 120 39 29 31,75 26 32,16 34,21 53,95

TYT Türkçe aDDABCee EcECdCbdBCDAcCCBDABBACEDEdEeCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal aDeAEce D DeD aecBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik cbebaad*cDca                            

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ELİF AÇOĞLU 990 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,385 300,770 21 158 266 2547 12922

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 23,57 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,79 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,44 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,41 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 2,15 3,88 11,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,19 0,49 2,68

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 2,34 4,37 14,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,01 0,72 2,22

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,00 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,02 0,40 0,91

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 -0,01 1,95 5,57

Toplam: 120 32 23 26,25 22 32,16 34,21 53,95

TYT Türkçe CD ABC D E E  dDdB cAECCd ABBAbdcECEcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal aeBeEedcaBb DB   B A     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik      da   d  c                 C        

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen        e    e      a

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATOŞ CÖMERT 877 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,183 300,770 19 140 248 2488 12517

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 23,57 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,79 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,44 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,41 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 0 0 0,00 0 2,15 3,88 11,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,19 0,49 2,68

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 2,34 4,37 14,61

Toplam: 120 33 15 29,25 24 32,16 34,21 53,95

TYT Türkçe CDeABCCD EDaCdCDEB aAc    ABBAC DECEcCeA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal daebEceEeB      DBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik                                        E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 5 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNİSA SUNCA 807 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,495 300,770 5 64 170 2189 10100

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 23,57 22,71 26,97

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,79 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,44 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,41 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 2,15 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,49 2,68

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 2,34 4,37 14,61

Toplam: 120 44 10 41,50 35 32,16 34,21 53,95

TYT Türkçe  CBEDCebEDEa CCBADDCAeCBECEaECABBA BCCcA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BeCEA  b D     BcaAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B  A   ECC                             

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ADA 824 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,155 300,770 11 95 202 2309 11006

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 23,57 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,79 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,44 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,41 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 2,15 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,49 2,68

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 2,34 4,37 14,61

Toplam: 120 42 18 37,50 31 32,16 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBdDbdCaDEc CCBADDbADCBECEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal dDbae dA eD DdcBcCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik   A     ab          b                   

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE DURU YİĞİT 898 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,758 300,770 13 97 205 2313 11029

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,57 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,79 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,44 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,41 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 2,15 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,49 2,68

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 2,34 4,37 14,61

Toplam: 120 42 19 37,25 31 32,16 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABCCDadeECdCDbaCDAcCCdDAeBACEDECEBCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal a eA ddEbBb De CcBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik      CE  De  B                          

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAGIP MERT YAVUZ 707 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,288 300,770 29 203 311 2682 14205

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 29 3,75 9 23,57 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,79 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,44 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,41 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 13 -1,25 -6 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 1 9 -1,25 -4 2,15 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,49 2,68

TYT Matematik 40 1 9 -1,25 -3 2,34 4,37 14,61

Toplam: 120 14 51 1,25 1 32,16 34,21 53,95

TYT Türkçe DaBdeCcecebaDeeBcDcCAedcbaccceeeccaaCCEe

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal aaCcdEbcdeabcec          

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik dcbabcdEce                              

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 4 6 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 10 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH KEREM KAŞLI 930 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,120 300,770 20 155 263 2537 12852

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 23,57 22,71 26,97

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,79 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,44 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,41 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 6,26 5,18 6,80

Toplam: 120 32 21 26,75 22 32,16 34,21 53,95

TYT Türkçe DbadDCeaceEcDCCBADDCAbCBcCEDE  BBAD     

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BDeEebdcBbbADedBcCAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 4 1 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA YELLİCE 809 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,380 300,770 10 88 195 2296 10917

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 23,57 22,71 26,97

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,79 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,44 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,41 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 2,15 3,88 11,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,19 0,49 2,68

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 2,34 4,37 14,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,01 0,72 2,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,02 0,40 0,91

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,01 1,95 5,57

Toplam: 120 41 14 37,50 31 32,16 34,21 53,95

TYT Türkçe  CcaDCdacDEcDCCBA DCADC   E ECA cADBb EA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B CE   daDDADadBD AE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik     A   EC   D     E      c      C      

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen                    e

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 1 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA DİNÇ 766 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,273 300,770 9 80 187 2275 10776

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 23,57 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,79 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,44 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,41 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 2,15 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,49 2,68

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 2,34 4,37 14,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,01 0,72 2,22

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,00 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,02 0,40 0,91

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 -0,01 1,95 5,57

Toplam: 120 43 19 38,25 32 32,16 34,21 53,95

TYT Türkçe cCaEDddCaDEE dCBADDCADCcbCEDECABcADBbCcA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal c aEe dd DDADdBBbeAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B   D   C         E         D          

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen           D         

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT UÇAR 988 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,018 300,770 12 96 203 2311 11012

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 23,57 22,71 26,97

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,79 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,62 0,40 0,71

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,44 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,41 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 2,15 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,49 2,68

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 2,34 4,37 14,61

Toplam: 120 41 15 37,25 31 32,16 34,21 53,95

TYT Türkçe CDaAdC D EDEadCDaBCDAEdCBaABBACEDEdEdCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal bDBAEbeEDd d   CDBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik E     E                                 

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AÇELYA DENİZ TUR 914 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,098 300,770 8 72 178 2229 10353

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 2,57 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,20 0,49 2,68

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 2,77 4,37 14,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,72 2,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 -0,04 0,40 0,91

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,02 1,95 5,57

Toplam: 120 44 15 40,25 34 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe  DDABC    Da dCDdBCDAEC aDABBACEDECEdCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal bD eEAd DBD DBeCcBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik   a  CaE  AE                            

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen                  aeD

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NUR TUNCER 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,458 300,770 3 51 154 2104 9411

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 2,57 3,88 11,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,20 0,49 2,68

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 2,77 4,37 14,61

Toplam: 120 48 14 44,50 37 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe aDDABCCD EDECddDaBCbAECCBDABBACEDECEeaDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal   deEcCEDBDADcCeDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik      Ca  De                    C        

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ŞENGÜL 921 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,063 300,770 25 143 251 2495 12587

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 2,57 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,20 0,49 2,68

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 2,77 4,37 14,61

Toplam: 120 34 21 28,75 24 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABCdcd  aCAacaaCD bdCBDABBACEeE  BCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal bDceEcecbaD D C cBEc     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik      CE      B                          

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK ALİ KARAMANLAR 970 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,918 300,770 20 128 236 2436 12041

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 2,57 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,20 0,49 2,68

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 2,77 4,37 14,61

Toplam: 120 38 23 32,25 27 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe DbBEDCAdEDE c CBADDCAeCdECEDECABcAadCbEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BeaEeEdcBaaADCcBcCd      

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik     d  cb        b                      

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA BALIK 764 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,925 300,770 7 63 168 2183 10069

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 2,57 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,20 0,49 2,68

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 2,77 4,37 14,61

Toplam: 120 46 17 41,75 35 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe D BdDCdCEaE DCCBADDCAD cECEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal cDeaAEdeaaDADdcBDCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  Bb e   aC  a                           

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 0 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAFER BENLİOĞLU 989 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,013 300,770 29 192 300 2635 13685

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 7 12,25 31 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 6,26 5,18 6,80

Toplam: 120 20 9 17,75 15 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe aD ABC D  cabeCDaBCbAEC          E    D 

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal    AEe ED DA    c        

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 3 0 30
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 0 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
E SUDE ALTINÖRS 804 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,100 300,770 9 81 188 2277 10785

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 2,57 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,20 0,49 2,68

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 2,77 4,37 14,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,72 2,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 -0,04 0,40 0,91

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,02 1,95 5,57

Toplam: 120 42 15 38,25 32 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe c BEDCdCEed DCCBADDCAaCBEdEDECABBA  C E 

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal eDbEeEdcBDDAD BBcaAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik   A      a                              

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen                  De 

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 0 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE BERKAY BULAT 95 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,003 300,770 30 198 306 2665 14009

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 7 11,25 28 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 8 0,00 0 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 2,57 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,20 0,49 2,68

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 2,77 4,37 14,61

Toplam: 120 15 17 10,75 9 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe aDDAdCeb  DECbCDdB  A  C c    C         

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal eeBAdcdcca               

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik        b                  c             

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 2 1 20
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 0 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SEZER 934 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,235 300,770 12 90 197 2298 10926

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 2,57 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,20 0,49 2,68

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 2,77 4,37 14,61

Toplam: 120 43 21 37,75 31 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBcDCdCEDE DCCBAeDCADaBEeEeECABBADdCeEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal a bEAdebaeDADCcacCAd     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B  Ae c CC                             

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM SERRA ULUĞ 901 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,593 300,770 22 134 242 2473 12337

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 2,57 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,20 0,49 2,68

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 2,77 4,37 14,61

Toplam: 120 35 19 30,25 25 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe DaBaDbd  cEd  eBADDCADCcECEDECAceAD CeEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal d a eEb  aDAD cBDCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B      b                 c  D          

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL CANLI 155 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,425 300,770 27 170 278 2575 13177

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 2 23,50 59 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 2 0,50 3 6,26 5,18 6,80

Toplam: 120 25 4 24,00 20 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe CD ABC D  DE dCD BCD ECC DABBACbDE      

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal      c        a  B       

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 5 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ GÜLNUR VURAL 23 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,450 300,770 4 54 159 2142 9720

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 2,57 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,20 0,49 2,68

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 2,77 4,37 14,61

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,10 0,72 2,22

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,03 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 -0,04 0,40 0,91

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 0,02 1,95 5,57

Toplam: 120 48 19 43,25 36 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe DaBEDCdbEbEEDCCBADDCdDCeECEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal deCEe dcBD  D  BbCAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B      EC                              

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen B eCD       e ec  db

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE NUR KOLAY 950 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,160 300,770 21 133 241 2455 12137

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 6,26 5,18 6,80

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,10 0,72 2,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,40 0,91

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,02 1,95 5,57

Toplam: 120 35 13 31,75 26 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABC D E ECdbDdB DAECCBDABBACEbECEceDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal a B Ecd e D    C B e     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Fen      ae             

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM SEFA 905 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,258 300,770 18 113 221 2389 11696

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,57 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,20 0,49 2,68

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 2,77 4,37 14,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,72 2,22

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,03 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,40 0,91

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,02 1,95 5,57

Toplam: 120 40 24 34,00 28 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe DaBdDCebccdcaCCBADDCADCBEdEDECABBADBCdEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal cDbEeEdcabDAD BBcbcb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B  d  E C                              

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen             e       

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA NİSAN ÖZKAN 958 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,523 300,770 5 59 164 2164 9951

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 2,57 3,88 11,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,20 0,49 2,68

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 2,77 4,37 14,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,72 2,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,40 0,91

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,02 1,95 5,57

Toplam: 120 47 19 42,25 35 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe DaBcDCdCaeEbDCCBADDCADCcECEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal e a bEdceeDADCcBcCAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik     AD   aC  D     E             C      

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen                    a

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM İLSU ÇETİNKAYA 1002 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,840 300,770 26 152 260 2521 12742

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 4 17,00 43 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 0 2,00 10 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 2,57 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,20 0,49 2,68

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 2,77 4,37 14,61

Toplam: 120 29 6 27,50 23 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe   B DCdbaD b  CBA DCAD  E EDE A BA      

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal            A   B         

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBd A   aCC  D     E     B   D          

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 3 0 30
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 0 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KARAOĞUZ 864 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,200 300,770 24 141 249 2493 12573

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 6,26 5,18 6,80

Toplam: 120 32 12 29,00 24 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe aDDABCC  E aCdCDEBCDAECC DABBACEDEabcCad

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal   c  cd D D     bB A     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 2 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM NUR KÜTÜK 780 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,955 300,770 1 9 83 1455 6004

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 14 0 14,00 47 2,57 3,88 11,93

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,20 0,49 2,68

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 2,77 4,37 14,61

Toplam: 120 62 12 59,00 49 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABCCDdEDaCdCDEBCDAECCdDABBACEDEdEcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal b BeEcbEDBDADBeCDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik ED ACCEE DAEAB D  E            e        

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 1 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT ALKURT 2026 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,290 300,770 10 84 191 2285 10848

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 2,57 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,20 0,49 2,68

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 2,77 4,37 14,61

Toplam: 120 41 11 38,25 32 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe aDDABCCDEEDaCeCDEBCDAECCBaABcACEDECEBdDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal      beEDBD     DBbe     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik                    B    d               

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ÖZTÜRK 944 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,045 300,770 19 123 231 2416 11902

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 4 22,00 55 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 2,57 3,88 11,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,20 0,49 2,68

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 2,77 4,37 14,61

Toplam: 120 36 13 32,75 27 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe CDeABC   EDcC CD B D  CCB A BACdDEC c D 

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal C BeaeC DaDA    DBb      

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik E  A Cc   c  B    c     d     E         

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 4 0 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE YAŞAR 919 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,705 300,770 13 93 200 2304 10963

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 6,26 5,18 6,80

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,10 0,72 2,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,40 0,91

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,02 1,95 5,57

Toplam: 120 41 13 37,75 31 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABCCD EbE ACDEBCDAEaCBDdBBACEDECEBCaA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal   BbEce  BaADcdbDBa      

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Fen       c             

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS GÜÇ 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,180 300,770 23 135 243 2478 12416

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 2,57 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,20 0,49 2,68

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 2,77 4,37 14,61

Toplam: 120 36 25 29,75 25 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe aDaAdCCD  aECddDdBaDcaaCBaABBACEDECEcaDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal deBAEeC DaeAD  CcBbe     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik E    CbE          c      b              

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 5 5 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR SALMAN 936 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,420 300,770 11 87 194 2295 10913

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 2,57 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,20 0,49 2,68

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 2,77 4,37 14,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,72 2,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,40 0,91

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,02 1,95 5,57

Toplam: 120 41 13 37,75 31 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABCCD  cECdCD B DAE CBDAcBACEDEdEcaDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal a B   a D eADa CcBb      

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik     CC E D   B D                        

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen                  a  

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL NEHİR CERİTLİ 948 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,350 300,770 14 99 207 2316 11066

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 2,57 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,20 0,49 2,68

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 2,77 4,37 14,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,72 2,22

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,03 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,40 0,91

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,02 1,95 5,57

Toplam: 120 41 16 37,00 31 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBEDCd a E D CBAeDCADCBdCEDECABcAadCCcA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal d aE a dBDDAD BBD Aa     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  d     aEC   D                          

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen             e       

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 4 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR İŞLEK 822 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,783 300,770 17 109 217 2366 11468

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 6,26 5,18 6,80

Toplam: 120 38 11 35,25 29 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe DaBEDC CaeE  CCdADDCADCcEdEDECABcADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal e   eEdc DD    BDCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA DEMİREL 802 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,583 300,770 2 41 144 2043 9042

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 2,57 3,88 11,93

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,20 0,49 2,68

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 2,77 4,37 14,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,72 2,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,04 0,40 0,91

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,02 1,95 5,57

Toplam: 120 52 23 46,25 39 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABCCbbEDcCdCDdBCDAECCdDABBACEDECEcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal deBeEbd DeDADceCbBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik dDC CCaE    AB D         E    Ee        

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen                  ade

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR DEMİRCİ 861 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,125 300,770 6 61 166 2170 9978

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 2,57 3,88 11,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,20 0,49 2,68

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 2,77 4,37 14,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,72 2,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,40 0,91

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,02 1,95 5,57

Toplam: 120 46 16 42,00 35 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBEDCdCcc   CCBAeDCADCcE EDECABBADBCbEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B aadEdcBDDcDCcBDCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik     AD  bC                c        E    

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen                    a

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ŞENOL 1016 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,363 300,770 28 171 279 2577 13216

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 7 14,25 36 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,57 3,88 11,93

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,20 0,49 2,68

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 2,77 4,37 14,61

Toplam: 120 28 19 23,25 19 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe   BEDedbae   CCBA DCAD  ECEc   BcA      

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BeaEececBDDADd BcaAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik         Eb                   D   b E    

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 3 0 30
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 2 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 1 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YELDA ÖZOY 13 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,615 300,770 16 105 213 2343 11323

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 2,57 3,88 11,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,20 0,49 2,68

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 2,77 4,37 14,61

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,10 0,72 2,22

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,03 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,40 0,91

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,02 1,95 5,57

Toplam: 120 40 17 35,75 30 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe ce dDCdbEDEcD CBA DCAD BEdEDECABaADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B aEAE daaDAD cBD  b     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B       d           a          C       

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen B           a       

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 0 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİTHAN ÜNAL 92 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,813 300,770 15 103 211 2341 11309

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 2,57 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,20 0,49 2,68

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 2,77 4,37 14,61

Toplam: 120 41 21 35,75 30 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBacaA aD  c CBADDCADCB  EDECABBADBCdb 

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal cDbEececacDADCBBc cE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBAdcedEEC                              

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZAHİD TUĞRA H YÖNTEM 1018 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,603 300,770 31 201 309 2674 14095

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 31 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 3 2,25 6 24,87 22,71 26,97

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,02 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,82 0,40 0,71

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,30 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,11 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 6,26 5,18 6,80

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 2,57 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,20 0,49 2,68

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 2,77 4,37 14,61

Toplam: 120 9 7 7,25 6 33,93 34,21 53,95

TYT Türkçe caBdD   E                               

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B dEA dc D  D            

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B      d                               

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF YILMAZ BÜYÜK 753 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,785 300,770 1 1 29 788 3263

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 76 20 71,00 59 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDAdCCDcdDcCdCDEBCDAECCBaABBACEDECE CD 

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal bDBeEcd  BeADBdCDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDC CCEEADAEABBD  EBd    E A B CC       

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CAeB  cDCDBaD bBcadD

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA KARAMANLAR 765 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,800 300,770 18 25 116 1847 7802

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 56 19 51,25 43 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABCCDEEDEbdCDdBCcAECC DAdBACEDECEcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal  e  Ede DaDADedaDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  D eCC  A      b          BA  EC   B   E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen  A B   D c  D   ba a

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 0 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA ORUÇ 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,948 300,770 30 46 149 2088 9312

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 49 16 45,00 38 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe bCBEDC  EDEE  CBADDCAeCc CEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B      bac     B         

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BAEAD  EC eC              B D          

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen   Aecc eDCD   Dcbcea

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 0 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALMİRA SILA HANÇER 277 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,878 300,770 21 28 122 1881 7965

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 3 29,25 73 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 56 22 50,50 42 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe CDaABCC EEDECd D BaDAECCBDABBACEDE    DA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal   BeEbd aaDdDc CDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDC CCEb  A AB                         E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen C *BabeDCDBaed Beade

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 0 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 0 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKAN SEVENCAN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,790 300,770 22 29 123 1885 7971

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 55 18 50,50 42 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABCCD EDE  CDdBCDAECCBa B ACEDEdEcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal CecAbbd        dDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  cCA CEE DAbAB D  E         A           

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen eA B E D    c bBDadc

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBÜKE YALIN 928 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,420 300,770 17 24 114 1835 7744

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 59 31 51,25 43 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABdCacEeEbdCDdBCcAECCeDABBACEDECEcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal bDeeEcbEaBeADcaaDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik    ACC b  AEeB D  E     bE A dEC       b

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen C  B EcDCc ae bBD e 

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DEVECİ 823 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,483 300,770 12 18 101 1684 7005

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 61 27 54,25 45 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe DbBdDCdCED  D CBADDCADCecCEDEbABBAeBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BedEeE b bDADecBDdAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B dAD dcC   DE   a            B CEE   B

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen B ACebEeDCD DaeBbDda

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHA NDİKMEN 2000 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,693 300,770 11 17 96 1623 6749

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 15 0 15,00 50 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 17 0 17,00 43 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 60 19 55,25 46 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe c BEDCe Eedd CCBADDCADC E EDECABcADdCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal e CEe dcaD     BD AE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBAEAD EECC  DE  AB          D   CE     

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BeAec EeDCD c Ddb  C

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN BALAMAN 762 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,683 300,770 15 21 107 1752 7312

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 58 19 53,25 44 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe bCBEDCdCEeE DCCBADD ADCBECEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B aEedaeaaDADCcBcaAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik         aCC  b   A E     B              

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen Be C    DCDC EbBbD b

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA İBİLOĞLU 792 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,000 300,770 13 19 102 1691 7038

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 61 27 54,25 45 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABCCDcEDEC CDdBCDAECCBcABBACEbEdEcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal becAEcdE BD bcCdDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  D A CEc DAb B    c            C       E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen eAdBEEcDCbeaD bBDaec

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞDAŞ GÖK 956 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,048 300,770 29 45 148 2085 9304

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 55 42 44,50 37 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe DeB DCdCacEbbeCBAeDCAaCdEeEDECABcdadCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal eDbEecdeBabADbcBceAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik dBdEADeEaC A eE A c Cc   BE     CCE     

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen  ebC  EBDCDbDaDBda a

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ŞAYLAN 832 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,405 300,770 25 34 133 1965 8484

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 4 16,00 40 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 52 17 47,75 40 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe De EDC  aD  bCC ADDC       D CA cAD   E 

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B  EeE b DDA   BDCAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik dBc A AEECC CDE  A  C CE       B C      

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BeAC   eDaDbeaDBbDAa

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 3 0 30
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 1 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR YOLAY 754 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,238 300,770 4 5 50 1029 4303

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 71 19 66,25 55 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe CD ABCCbEEeECdCDdBCDAECCBDABBACEDECEeCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal CDceEcdEaBDADcCCcBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik ED A CaE DA AB D  EB                    

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CAeB  cDCDBaDCbBDbbD

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN KARAALİOĞLU 829 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,848 300,770 2 2 30 801 3338

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 3 2,25 11 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 74 14 70,50 59 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBdDCdaEDEcDCCBADDC   cEdEDECABcADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal               eBcCAa     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B EAD EECCACDEBAAc   C  BE  DABCCE  B  

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen B ACcEEBDCDCDbDBAaAC

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 0 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR AFŞİN 592 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,488 300,770 8 11 86 1497 6189

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 64 24 58,00 48 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABCCDcEDEbdCDEBCbAECCBDAcBACEDEdEcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal aecAEdd eaDAbaCeDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  DCA CEE  AE B D          cA   d        

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CA B  cDCDBaD ABDadc

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 1 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVRİM NUR DÖNME Z 777 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,593 300,770 33 98 206 2315 11048

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 5 23,75 59 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 42 20 37,00 31 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDA CC  EDE dCDdBaD ECC  AB ACEDECEe e 

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal  b eEc    DA    bBE      

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  D b CEb DA  B D  EBB   b B b  Ca       

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen       c  e  e    aea

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 5 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 1 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM YILD* 359 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,240 300,770 3 4 45 975 4071

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 73 23 67,25 56 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABCCbEEDabdCDcBCDAECCBDABBACEDECEcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal aDee cd   DADcdCDBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDC CCEEbDAE B   B    C CEaA  EC  AB    

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CA  abcbCDeEDCbBDaAD

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL SENA ÇEVİK 773 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,145 300,770 19 26 119 1861 7859

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 56 20 51,00 43 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe DCB DCdaEcE DCCBADDCAbacECEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B bEe aAaDDADCcBcCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BAEAD bECC                             

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen aa C     eD a DB aba

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 2 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL AKG * 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,183 300,770 23 30 126 1903 8112

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 53 13 49,75 41 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe DbB DCdCED   CCBAeDCADCdcCEDECABcAD bCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal  D    dAB cAD cBD Ab     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBe A  EECC                      C      

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen   AC    DCD D eBAD  

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 2 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM URHAN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,990 300,770 10 14 90 1541 6377

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 2 32,50 81 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 62 19 57,25 48 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBEDCdCa     CBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal c a e dc  DeDCcB CAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik     AD EECC CDE  AdEC             E     

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen  CbCDbEBDCD aabdADea

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUD KARAKAYA 770 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,593 300,770 14 20 105 1723 7157

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 13 0 13,00 43 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 13 0 13,00 33 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 58 18 53,50 45 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe aD ABCCDdEba dCDdBCDAEC dDAB ACEDEdEcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal aDceEc  D DADc CDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDC CCEE D  AB     B     E A            

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CA     DbD Ec   DbcD

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA TEKİN 886 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,388 300,770 27 37 139 2006 8731

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 51 15 47,25 39 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe DCB eCe  bE  CCBADDCADC EdEDECABcAD CCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal e dE      DADC BcCbc     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B  A   ECC CDE  Aa              eEE    

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen B AC    bC  a D  e  

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 0 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜGE KAVUZ 853 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,833 300,770 31 47 150 2089 9316

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 7 0 7,00 18 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 48 13 44,75 37 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABCCa  DaCdCDaBaD ECCBDAcBACEDE EdCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal               CCcBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik ED   CEE D  A                           

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CAe   eDC e    BDedD

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 0 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN EREN ÇELİK 831 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,505 300,770 32 70 176 2212 10250

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 6 23,50 59 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 44 14 40,50 34 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe CDaA CCDEEDE  CcdBC  ECC aAcBACEDE Ec D 

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal      ed  aDAD   cBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik ED  CCa        D                       E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen C  B   DC   e bBDa D

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 5 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR KESKİN 768 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,750 300,770 9 13 88 1527 6326

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 62 18 57,50 48 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABCCD EDab CD BCDAECCdDABBACEDECEcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal baceE a adDdD  CDBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik dDCbCCEcADAEAB DD E            C        

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen C      DC   b bBDC D

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA GÜLSÜM DELEN 781 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,645 300,770 26 35 136 1983 8618

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 53 22 47,50 40 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe cbBEDCdCceEbbCCBA DCADa ECEaEeABBAD CCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal dcaEe dA bDeD eBcCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B EAD  aC    E           E  D          

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen   AC    DCD DEDBbD a

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RANA AK 806 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,958 300,770 20 27 120 1862 7874

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 59 33 50,75 42 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe cCBEDCdbEDEcDeCBADDCdDacECbDECABBADBCCE 

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal c aEe bceDbAcbcBbCeE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBe  D bECCbCDEe   Ebb     B     CEE    

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen a ACc EB CD D bBAedb

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 2 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SADIKCAN KAPLAN 968 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,870 300,770 16 23 113 1822 7695

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 59 31 51,25 43 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABCeb deEbdCD BCbAEaCdDABBACEDECEcCD 

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal aDceEc  edDdD   bBEe     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik ED  dCEE e  AB D  EBBEa C  A  EC B   d  

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen aACBE ccaDea  ABDabD

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 2 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİM SUNGUR 779 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,083 300,770 7 10 85 1486 6135

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 19 8 17,00 43 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 66 31 58,25 49 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBdDC  E   DCCBADDCADCBdCEDECABBADdCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal eeeEe dc aDADCeBcdAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BA bDAEECC CDd dABECc  BBdc D  bCE  a  

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen B ACcd ebCD caDdbDAb

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 3 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 1 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL FEYZA TABAK 763 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,228 300,770 5 7 75 1410 5818

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 1 33,75 84 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 62 9 59,75 50 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABCCD  D   CDEBCDAECCBDABBACEDECEcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal d B Eea D DADBCC BEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik     CC    A  B D   BB    Ee   EbC A     

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CA    eDC e      a D

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN SÜNBÜL 760 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,175 300,770 6 8 78 1433 5913

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 64 18 59,50 50 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBEDCdbEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal c bEe ecacDADeBBDaAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BAEA ecEC e                     C      

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen  dACe   DCDCb DB DdC

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE KAPSİN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,103 300,770 28 44 147 2051 9083

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 52 24 46,00 38 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABC c  DaddCDaBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal   deEba D a Dc aDBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  D   C    AE   D  aB     E              

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CAeBE cDCDeba baea c

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN TUNCEL 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,125 300,770 24 33 132 1952 8351

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 33 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,79 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,92 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,11 0,40 0,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,03 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,12 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 6,18 5,18 6,80

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 10,05 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 0,49 2,68

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 11,56 4,37 14,61

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,17 0,72 2,22

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,75 0,83 2,44

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,62 0,40 0,91

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 6,54 1,95 5,57

Toplam: 120 56 28 49,00 41 53,07 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABCCDcEcE dCeaBCDAECCBDABBACEDEdEBCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal eDceEda D DdDcabcBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik dDCcCCEE D  eB                          

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen Cb  E cDCDBbe bBbCce

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA ÇELİK 71 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,020 300,770 24 156 264 2538 12855

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 21,48 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,84 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,02 0,40 0,71

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,21 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,90 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 3,97 5,18 6,80

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 33 25 26,75 22 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe aD ABC c    dbCDEBacAECCBbAcBACEDEdcBCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal       eE de    CcBEd     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik ceC  Cadc A                             

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen   b c e d     A eC  

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇA TAPAN 845 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,303 300,770 6 60 165 2168 9966

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 21,48 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,84 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,02 0,40 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,21 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,90 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 3,97 5,18 6,80

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 47 20 42,00 35 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABC D   ECdCDEBCDcEaCBDABdACEDE EeCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal a ceEca a DADcaaDBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  D   CE   A    c                        

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen Cb BEa D    e   DC c

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR GENÇDAL 841 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,238 300,770 29 177 285 2592 13384

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 5 18,75 47 21,48 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,84 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,02 0,40 0,71

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,21 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,90 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 3,97 5,18 6,80

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 26 17 21,75 18 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe CDeABC     a dCDaBCDAECCBD B        BaDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal a cAE dbDaDba            

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik       E                                 

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen ec  E e     e  d    

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 1 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 0 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN EROL 941 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,098 300,770 8 76 183 2258 10599

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 21,48 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,84 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,02 0,40 0,71

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,21 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,90 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 0 6,00 30 3,97 5,18 6,80

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 42 11 39,25 33 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe DbBcDCdbacE b CBADDCAcCBEeEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal           DAD  BD  E     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B  cb EECC C                           

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen                B    

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK ALP ÇELİKER 915 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,965 300,770 21 137 245 2483 12481

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 4 19,00 48 21,48 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,84 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,02 0,40 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,21 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,90 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 3 2,25 11 3,97 5,18 6,80

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 32 11 29,25 24 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBaDC  ca  D CBADDCAD eE EDECA         

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal d b            Be AE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B  A   aC  CD  A   b                   

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen   bC    D   D    a  

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 2 0 20
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERNA ULUTAY 883 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,655 300,770 20 136 244 2480 12448

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 6 19,50 49 21,48 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,84 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,02 0,40 0,71

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,21 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,90 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 3,97 5,18 6,80

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 34 18 29,50 25 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe     Dbd E E   CdADDbADa ECEbECABBADB C  

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal e aEe   aeDc   BcCAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik         bdC CDE    E                    

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen           D D Dde   

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 1 20
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 1 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NİSA TAL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,635 300,770 10 86 193 2292 10898

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 4 27,00 68 21,48 22,71 26,97

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 0,84 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,02 0,40 0,71

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,21 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,90 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 3,97 5,18 6,80

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 40 9 37,75 31 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBdDCd aD    CBADDCADCd CEDECAB AD CCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B  EA e   D D  Bb Ab     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik         E                               

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen         D D e   Ac C

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 0 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE KOCA 793 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,553 300,770 7 73 180 2237 10395

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 21,48 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,84 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,02 0,40 0,71

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,21 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,90 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 3,97 5,18 6,80

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 46 24 40,00 33 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe DCadDCd aDEcDCCBADDaADCcEdEDECABcAD CCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal e  E   c cDAD  BD c      

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B      aCCd                            

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen deAC   eDCDacEDBbeda

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 0 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 2 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE BARIŞ 2044 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 0,84 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,02 0,40 0,71

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,21 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,90 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 3,97 5,18 6,80

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 3,97 4,37 14,61

Toplam: 120 4 6 2,50 2 32,43 34,21 53,95

TYT Sosyal B CE Edeaee              

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  d                                      

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANU EFE 812 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,805 300,770 12 100 208 2321 11106

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 2 30,50 76 21,48 22,71 26,97

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 38 4 37,00 31 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe  CBED d EDE  CCBADDCADC EdEDECABBAD CCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Matematik    EAD EaCC                             

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen   A           e     

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 0 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAŞKIRAN 982 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,545 300,770 28 167 275 2568 13104

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 21,48 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,84 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,02 0,40 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,21 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,90 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 3,97 5,18 6,80

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 33 34 24,50 20 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe DaBdDC ba     CBADDCADaB  EDECAccAaaCbEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BebEeEdd cDADecBcaea     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik aa  b        cc                         

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen a   ca   CD adD Aa a

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 5 4 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE YAPICI 977 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,018 300,770 19 127 235 2435 12039

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 7 21,25 53 21,48 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,84 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,02 0,40 0,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,21 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,90 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 3,97 5,18 6,80

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 38 24 32,00 27 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABC   Ecc  CDdBCbAECC  AcBAC DE  daDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal  adeE   e DADe CDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  be a E  bc             b               

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen C  BE cD aBde    ed 

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 1 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENİS ATALAY 797 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,138 300,770 22 142 250 2494 12580

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 7 15,25 38 21,48 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,84 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,02 0,40 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,21 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,90 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 3,97 5,18 6,80

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 33 18 28,50 24 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe Da EDbe        dADDaAeC E ED CABBA  b E 

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal cD     caD     BDedb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik a AEA  EE C bD     E     B   D          

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BC  c            a a

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 5 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN BİRGEZ 996 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,393 300,770 13 108 216 2361 11420

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 21,48 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 0,84 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,02 0,40 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,21 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,90 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 3,97 5,18 6,80

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 40 19 35,25 29 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe cCBEDC Ca d   CBADDCAadBE EDECABcAD CaEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B      c       BDCdb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik   Ab   EECC eD                          

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen eCA cc    D e  d Dea

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 2 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA EYLÜL GÜLER 888 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,255 300,770 26 160 268 2552 12967

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 21,48 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,84 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,02 0,40 0,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,21 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,90 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 3,97 5,18 6,80

Matematik-1 30 0 7 -1,75 -6 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 0 7 -1,75 -4 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 35 37 25,75 21 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe aDaABb cd bEbdCD BdDAEadBDAcBACEDECE  DA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal dadAEcaEaaDADc ecBaA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik ccb   b       a          d  c           

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen bA B d D    c bBba c

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 2 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA POLAT 884 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,670 300,770 31 183 291 2608 13524

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 8 14,00 35 21,48 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,84 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,02 0,40 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,21 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,90 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 7 1,25 6 3,97 5,18 6,80

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 25 20 20,00 17 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABC     a  dDa CbAE   a B A EDE  edeA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal b cAEdb  a       Bbe     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik       E   A  B    c      b              

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen   e      D  D  d Cd 

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 3 2 30
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAURO ICARDI 876 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,130 300,770 15 119 227 2405 11831

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 21,48 22,71 26,97

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,84 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,02 0,40 0,71

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,21 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,90 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 3,97 5,18 6,80

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 40 28 33,00 28 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe DaBdDbdaEcd   CBAeDCAcCcEdEDECAB  DBbCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal cD EA ecaeDd   BDedb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik a A  D E CC CDE             e           

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BC   d e  c e D    a

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET KAPAMA 869 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,605 300,770 27 166 274 2563 13069

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 21,48 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,84 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,02 0,40 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,21 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,90 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 1 0,75 4 3,97 5,18 6,80

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 3 2 2,50 25 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 30 21 24,75 21 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe DCadcC  aba c CBADDaAedB CED CABB DaCaE 

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal        c D               

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik     A   Ea   D                   CEa  Dd

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen  e  cd   b  D D  D a

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 4 3 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 1 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HASANOĞLU 840 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,898 300,770 4 55 160 2152 9853

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 3 28,25 71 21,48 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 0,84 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,02 0,40 0,71

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,21 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,90 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 3,97 5,18 6,80

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 46 14 42,50 35 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe DeBEDCe EDE   CBADDa DCBE EDECABBADBC E 

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B   A  b  bA   Bc AE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik    EA    C b b                   C      

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen B b     DCD baDBbcAa

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 0 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ANATÜRK 881 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,980 300,770 11 91 198 2299 10940

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 21,48 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,84 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,02 0,40 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,21 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,90 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 3,97 5,18 6,80

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 45 31 37,25 31 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe cCcbDbcaa E   CBA DCAaCdECEDECA BADaCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal daaEe dc DDADeeBcC b     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik   A A  EEaC  c               e          

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen B ACcdEBa a cEDBdDda

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA DEMİRTAŞ 767 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,518 300,770 5 56 161 2154 9878

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 21,48 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,84 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,02 0,40 0,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,21 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,90 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 3,97 5,18 6,80

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 49 26 42,50 35 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBdDadCaDEa CCBADDCADCeEdEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal   dEA dc cDAD cBDaAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  Bd A   aC   e                          

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen Beb e   DCcaD badDba

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA GÜLSÜM BATKI 784 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,070 300,770 1 32 129 1922 8204

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 21,48 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,84 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,02 0,40 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,21 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,90 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 3,97 5,18 6,80

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 53 13 49,75 41 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABCCDEdDECdCDbBCDAECCBDABBACEDECEcecA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal         D bADeCCDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  D   CEb DAEAB a                        

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen    c   D    e    a D

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA KARATAŞ 774 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,118 300,770 3 49 152 2096 9363

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 3 27,25 68 21,48 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,84 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,02 0,40 0,71

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,21 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,90 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 3,97 5,18 6,80

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 48 14 44,50 37 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABC   EDa  CDdBCDAE CBDABBACEDEd BC  

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal a  b      c    eDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik    bdCE   AEABB                C        

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen Cb B   DCDBa  bBDa c

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 0 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN KARAKOYUNLU 833 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,913 300,770 17 124 232 2420 11913

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 9 17,75 44 21,48 22,71 26,97

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,84 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,02 0,40 0,71

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,21 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,90 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 3,97 5,18 6,80

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 38 22 32,50 27 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe DaBdbad E   D CdAD CADC E  D CABBAadbCE 

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal cD EA eca DA   BbCdE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik    EA  EECC  D  c          c            

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BC   d e  c e D    a

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 3 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 0 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELEN ÇEVİK 950 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,820 300,770 9 79 186 2271 10740

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 4 27,00 68 21,48 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,84 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,02 0,40 0,71

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,21 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,90 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 3,97 5,18 6,80

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 43 18 38,50 32 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABC    caa CD BCDAECCBaABBACEDECEB D 

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal a BeEAb D e D  CcBbe     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik ED  CCb      B                          

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen eb      b   D b DadD

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 1 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH AKAN 2500 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,688 300,770 14 116 224 2394 11727

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 7 10,25 26 21,48 22,71 26,97

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 36 12 33,00 28 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe aDDABC    caa bD BaDAECCc               

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Matematik EDC CCEE D  A   DBcB    C   A           

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACBE cDCDecD   b  D

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 4 1 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ALTUNTAŞ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,893 300,770 2 38 140 2009 8762

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 21,48 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,84 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,02 0,40 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,21 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,90 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 3,97 5,18 6,80

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 5 0 5,00 71 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 52 19 47,25 39 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBdDCd EcE   CBADDCADC ECEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal c  Ee adBa     BDbeE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BB a   EEa  b                D   CE     

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BeA  d BDCD D c eDee

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA AKYÜREK 933 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,063 300,770 25 157 265 2544 12892

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 21,48 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,84 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,02 0,40 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,21 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,90 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 3,97 5,18 6,80

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 35 34 26,50 22 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe bDDABCCD EDbecbDdBCDAECCdDABBAC DE    ad

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal deeeEcdbedDADcd cBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik    d Ca d   d                           

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen  daB d D    e  daade

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KÜÇÜKYILMAZ 393 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,488 300,770 23 148 256 2509 12663

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 21,48 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,84 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,02 0,40 0,71

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,21 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,90 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 11 1,25 6 3,97 5,18 6,80

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 36 31 28,25 24 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBdDbdCa   c CBAeDCADCccCEcECABBA  CCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal cDa  EdeeebA  cBb cb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B                                      

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BeACea  ee dDbDBbeba

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 1 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA İRAAN 816 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,980 300,770 18 126 234 2428 11973

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 6 20,50 51 21,48 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,84 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,02 0,40 0,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,21 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,90 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 3,97 5,18 6,80

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 38 23 32,25 27 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe  aBdDa Cac    CBADDa      EDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B bEe db ebAD aBbCAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik                           c D           

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCeCcdEeDCD e bBc   

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 0 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 0 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UÇAR AYDOĞDU 966 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,083 300,770 16 122 230 2415 11898

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 7 11,25 28 21,48 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,84 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,02 0,40 0,71

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,21 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,90 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 3,97 5,18 6,80

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 4 0 4,00 40 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 36 15 32,25 27 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe CD AdC c   a cCDdBCD E C    c   c   BC  

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal e c EbCED b D   cBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  D   CEE       b  E B      bA EC B     E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen bA       D      D  D

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 3 0 30
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 2 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAHYA BERKE YALIN 852 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,400 300,770 30 179 287 2596 13409

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 32 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 21,48 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,84 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,02 0,40 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,21 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,90 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 3,97 5,18 6,80

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 3,64 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,49 2,68

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 3,97 4,37 14,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,02 0,72 2,22

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,25 0,83 2,44

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,74 0,40 0,91

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 3,01 1,95 5,57

Toplam: 120 28 27 21,25 18 32,43 34,21 53,95

TYT Türkçe aDDABe   E ad bDEBe  ECCaeAaBAbEDECd aae

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal    eacacDdbADBaacBdA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik      aE                                 

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen             D   Da D

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 4 5 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN BULCE 964 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,040 300,770 6 57 162 2159 9907

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 21,72 22,71 26,97

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,13 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,34 0,40 0,71

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,27 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,59 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 4,34 5,18 6,80

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 4,10 3,88 11,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,68 0,49 2,68

TYT Matematik 40 7 0 7,00 18 4,78 4,37 14,61

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,13 0,72 2,22

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,12 0,83 2,44

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,08 0,40 0,91

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 2,33 1,95 5,57

Toplam: 120 47 20 42,00 35 33,16 34,21 53,95

TYT Türkçe CDaABC D E E  bDEaCDAECbabABBA EDECEc bA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal eDcAEcdED  AD  CcBbb     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  D   C      AB D               C       E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen C C   cDCad e bB C  

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 3 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK EFE CAN 979 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,753 300,770 7 58 163 2162 9930

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 21,72 22,71 26,97

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,13 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,34 0,40 0,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,27 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,59 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 4,34 5,18 6,80

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 4,10 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,49 2,68

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 4,78 4,37 14,61

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,13 0,72 2,22

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,12 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,08 0,40 0,91

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 2,33 1,95 5,57

Toplam: 120 49 27 42,25 35 33,16 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABCCD EDEadCDdBCDAECCeDAcBACEDEdEeCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal beBAEeaa eD Dca DBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  Db  CcE  Aa      c       e             

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen   e E DD   de bcDad 

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ERKEN 465 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,170 300,770 29 202 310 2676 14111

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 10 2,50 6 21,72 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,13 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,34 0,40 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,27 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,59 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 5 0,75 4 4,34 5,18 6,80

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 4,10 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,49 2,68

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 4,78 4,37 14,61

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,13 0,72 2,22

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,12 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,08 0,40 0,91

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 2,33 1,95 5,57

Toplam: 120 14 29 6,75 6 33,16 34,21 53,95

TYT Türkçe DaBdDbdaa E   C  b e cd                 

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal cadd E A b               

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik e  dd  a  e C E                         

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BbeCDa d aa DE  ead 

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA KALPAZAN 895 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,895 300,770 14 114 222 2392 11714

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 21,72 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,13 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,34 0,40 0,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,27 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,59 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 4,34 5,18 6,80

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 4,10 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,49 2,68

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 4,78 4,37 14,61

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,13 0,72 2,22

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,12 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,08 0,40 0,91

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 2,33 1,95 5,57

Toplam: 120 40 25 33,75 28 33,16 34,21 53,95

TYT Türkçe DaBdDbbCaDE D CBADDCAD e CEcECABBAD eC A

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal d dE  ecBbDAD cBcCAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik   A      e         E      a             

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen  e    EeD D e aa Dda

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 5 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU GÜRCAN 943 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,715 300,770 15 115 223 2393 11724

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 21,72 22,71 26,97

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,13 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,34 0,40 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,27 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,59 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 4,34 5,18 6,80

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 4,10 3,88 11,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,68 0,49 2,68

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 4,78 4,37 14,61

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,13 0,72 2,22

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,12 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,08 0,40 0,91

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 2,33 1,95 5,57

Toplam: 120 39 21 33,75 28 33,16 34,21 53,95

TYT Türkçe caBEDCebcc  a CBADDCADCcE EDE ABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B aEA ecab     Bc c      

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BA A  a d                 B      EE    

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen     c E     c    edC

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYHUN IRMAK 814 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,728 300,770 10 82 189 2282 10816

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 21,72 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,13 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 0,34 0,40 0,71

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,27 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,59 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 4,34 5,18 6,80

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 4,10 3,88 11,93

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,68 0,49 2,68

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 4,78 4,37 14,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,13 0,72 2,22

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,12 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,08 0,40 0,91

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 2,33 1,95 5,57

Toplam: 120 43 20 38,00 32 33,16 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABC        CDdBaDAECCdDABcACEeEbEBbDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal CaeeEAC DBDAD  CcBbe     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik ED     E       D   B      e A   e       

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen             D  ceadc

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 1 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR AK 756 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,210 300,770 1 12 87 1517 6294

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 21,72 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,13 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,34 0,40 0,71

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,27 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,59 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 4,34 5,18 6,80

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 4,10 3,88 11,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,68 0,49 2,68

TYT Matematik 40 10 0 10,00 25 4,78 4,37 14,61

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,13 0,72 2,22

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,12 0,83 2,44

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,08 0,40 0,91

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 2,33 1,95 5,57

Toplam: 120 62 18 57,50 48 33,16 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABC D   ECACDdBCDAECC DAcBACEDECEcCDe

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal aeBeEdeEaaD    CcBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDC CC   DA    D               C B      

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACB bccCDBbDCABDCda

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ NİLAY SAVAŞ 967 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,708 300,770 26 181 289 2600 13463

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 9 15,75 39 21,72 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,13 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,34 0,40 0,71

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,27 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,59 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 4,34 5,18 6,80

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 4,10 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,49 2,68

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 4,78 4,37 14,61

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,13 0,72 2,22

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,12 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,08 0,40 0,91

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 2,33 1,95 5,57

Toplam: 120 27 25 20,75 17 33,16 34,21 53,95

TYT Türkçe aDeABC      ddbD B D EbCdDABeACEDE Ec   

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal   e Ece Dee D   cB e     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik      a     b                A           

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen  A B daD c  a  cea D

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 5 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ATALIK 850 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,840 300,770 8 66 172 2198 10152

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 4 24,00 60 21,72 22,71 26,97

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,13 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,34 0,40 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,27 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,59 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 4,34 5,18 6,80

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 4,10 3,88 11,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,68 0,49 2,68

TYT Matematik 40 7 0 7,00 18 4,78 4,37 14,61

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,13 0,72 2,22

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,12 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,08 0,40 0,91

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 2,33 1,95 5,57

Toplam: 120 44 12 41,00 34 33,16 34,21 53,95

TYT Türkçe c a DC  E E D CBADDCADC E ED CABBAb eCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BDeEAEd  D     B         

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BA      C   D               D   C E    

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen  C  caE  CD e b b dC

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 2 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 0 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ZEHRA DOĞAN 1013 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,850 300,770 25 180 288 2599 13459

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 6 15,50 39 21,72 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,13 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,34 0,40 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,27 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 1,59 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 5 -1,25 -6 4,34 5,18 6,80

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 4,10 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,49 2,68

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 4,78 4,37 14,61

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,13 0,72 2,22

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,12 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,08 0,40 0,91

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 2,33 1,95 5,57

Toplam: 120 25 17 20,75 17 33,16 34,21 53,95

TYT Türkçe D BEDCddacE D CBADDCADCc  Eb            

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal e    b         ab c      

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik     d        D           B   e          

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen B bCecEcD   D D     

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 2 0 20
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 2 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY ÇETİNKAYA 183 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,968 300,770 24 173 281 2582 13257

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 21,72 22,71 26,97

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,13 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,34 0,40 0,71

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,27 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,59 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 4,34 5,18 6,80

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 4,10 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,49 2,68

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 4,78 4,37 14,61

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,13 0,72 2,22

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,12 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,08 0,40 0,91

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 2,33 1,95 5,57

Toplam: 120 32 37 22,75 19 33,16 34,21 53,95

TYT Türkçe cecaDC bca    CdAbDaAcbeECcDECAcBAaBCCEd

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BDbEAabbaDDAe  BDaAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik     Aa   a   c d d                      

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen Bd  eEc     e D  adb

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLEM SARI 0 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,953 300,770 28 197 305 2664 13998

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 3 4,25 11 21,72 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,13 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,34 0,40 0,71

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,27 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,59 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 4,34 5,18 6,80

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 4,10 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,49 2,68

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 4,78 4,37 14,61

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,13 0,72 2,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,12 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,40 0,91

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,33 1,95 5,57

Toplam: 120 13 9 10,75 9 33,16 34,21 53,95

TYT Türkçe   BaDCd       C   De                    

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal          D AD  Bc Ab     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  e      b       c a      B   D          

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen  C                  

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEŞ YETGİN 995 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,298 300,770 23 172 280 2578 13218

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 21,72 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,13 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,34 0,40 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,27 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,59 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 4,34 5,18 6,80

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 4,10 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,49 2,68

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 4,78 4,37 14,61

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,13 0,72 2,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,12 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,08 0,40 0,91

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 2,33 1,95 5,57

Toplam: 120 30 26 23,50 20 33,16 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBcabd a     CdADDaAbCcEaEDECABcADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal   aEA  c eDADacBb db     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik     ee   a      A                       

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen     e            eda

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLGEN KIRKICI 2504 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,355 300,770 9 78 185 2263 10654

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 21,72 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,13 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,34 0,40 0,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,27 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 1,59 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 4,34 5,18 6,80

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 4,10 3,88 11,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,68 0,49 2,68

TYT Matematik 40 8 0 8,00 20 4,78 4,37 14,61

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,13 0,72 2,22

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,12 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,08 0,40 0,91

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 2,33 1,95 5,57

Toplam: 120 43 16 39,00 33 33,16 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABC   EeabdCDEBC A CCBDABcACEDEdEBCD 

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal a  A b    eADc   BE      

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  D   C E D     D  E         A          E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen   e Ede  D  e  d  e 

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 0 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LİNA CEREN ÇAKIR 813 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,418 300,770 11 94 201 2307 10988

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 21,72 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,13 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,34 0,40 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,27 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 1,59 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 1 -0,25 -1 4,34 5,18 6,80

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 4,10 3,88 11,93

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,68 0,49 2,68

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 4,78 4,37 14,61

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,13 0,72 2,22

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,12 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,08 0,40 0,91

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 2,33 1,95 5,57

Toplam: 120 42 19 37,25 31 33,16 34,21 53,95

TYT Türkçe CDeABC    eECdCDdBCDAECCdDABBACEDEdceCaA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal                   b      

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  D  CC d DA    D  cB    b     E C      E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen  A BEdDa    D  dead 

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ATICI 825 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,935 300,770 21 154 262 2532 12825

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 21,72 22,71 26,97

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,13 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,34 0,40 0,71

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,27 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,59 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 4,34 5,18 6,80

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 4,10 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,49 2,68

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 4,78 4,37 14,61

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,13 0,72 2,22

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,12 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,08 0,40 0,91

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 2,33 1,95 5,57

Toplam: 120 35 33 26,75 22 33,16 34,21 53,95

TYT Türkçe cecaDC bca    CdAbDaADbeECcDECAcBAaBCCEd

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BDbEAabbaDDAe  BDaAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik     Aa  Ea   c                          

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen Bd  eEc     D  d Deb

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK KAHRAMAN 867 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,003 300,770 16 120 228 2407 11837

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 21,72 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,13 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,34 0,40 0,71

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,27 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,59 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 4,34 5,18 6,80

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 4,10 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,49 2,68

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4 4,78 4,37 14,61

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,13 0,72 2,22

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,12 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,08 0,40 0,91

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 2,33 1,95 5,57

Toplam: 120 40 27 33,25 28 33,16 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBdDad  DE D CBAeDCADCeEdEDECABBAD CCEc

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal Bb    dd DDAe  BDbdE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B  A   aa  aD  e  cb                   

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen    e    DaD   bdbeea

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA DOKGÖZ 863 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,755 300,770 17 125 233 2421 11924

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 2 19,50 49 21,72 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,13 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,34 0,40 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,27 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,59 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 1 -0,25 -1 4,34 5,18 6,80

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 4,10 3,88 11,93

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,68 0,49 2,68

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 4,78 4,37 14,61

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,13 0,72 2,22

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,12 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,08 0,40 0,91

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 2,33 1,95 5,57

Toplam: 120 36 14 32,50 27 33,16 34,21 53,95

TYT Türkçe CD ABC   EDEb CD BCDAECC DAcB           

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal      c                   

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  cCbCC E bAEAB D Ba                  e E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen C   EdcD  e D  ce bD

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 0 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 1 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE TEKDEMİR 789 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,768 300,770 22 164 272 2558 13023

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 21,72 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,13 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,34 0,40 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,27 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,59 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 4,34 5,18 6,80

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 4,10 3,88 11,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,68 0,49 2,68

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 4,78 4,37 14,61

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,13 0,72 2,22

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,12 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,08 0,40 0,91

TYT Fen 20 0 9 -2,25 -11 2,33 1,95 5,57

Toplam: 120 32 26 25,50 21 33,16 34,21 53,95

TYT Türkçe  CB DCdCEDEacCCBA DC DaBE cDECABcAD  aEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B bEe deac     Bc Ab     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B  e              d             C      

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen  ec e     e e ed  da

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 5 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVENUR BİRBİZ 912 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,893 300,770 20 146 254 2507 12647

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 5 24,75 62 21,72 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,13 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,34 0,40 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,27 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,59 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 4 0,00 0 4,34 5,18 6,80

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 4,10 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,49 2,68

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 4,78 4,37 14,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,13 0,72 2,22

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,12 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,40 0,91

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,33 1,95 5,57

Toplam: 120 32 14 28,50 24 33,16 34,21 53,95

TYT Türkçe  CBEDC  Ee    CBA DaADCcE EDECABcADdCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B b   ed e               

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B Ed    C  dc    eE         b          

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen          C          

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET AKA 907 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,210 300,770 13 102 210 2337 11289

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 21,72 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,13 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,34 0,40 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,27 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,59 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 4,34 5,18 6,80

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 4,10 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,49 2,68

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 4,78 4,37 14,61

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,13 0,72 2,22

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,12 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,08 0,40 0,91

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 2,33 1,95 5,57

Toplam: 120 43 28 36,00 30 33,16 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABC   EDECACDbBCDAECCdDAcBAbEbECbcaDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal eeBeEddED      CcBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik     C     c  B e d aB bE    c           

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen  de  d D    e dc abD

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET CIBIR 771 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,310 300,770 18 132 240 2454 12132

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 21,72 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,13 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,34 0,40 0,71

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,27 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,59 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 4,34 5,18 6,80

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 4,10 3,88 11,93

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,68 0,49 2,68

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 4,78 4,37 14,61

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,13 0,72 2,22

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,12 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,08 0,40 0,91

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 2,33 1,95 5,57

Toplam: 120 40 34 31,50 26 33,16 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBbbCeCEc  D CBADDaADbBEbEbECAcBAaaCeEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal       bdaDDdc  BcCeb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik        E     DE A e      B   D   C   a  

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCcCDdce  e a cadccb

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 4 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA DOĞA COŞKUN 926 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,148 300,770 5 48 151 2095 9362

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 21,72 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,13 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,34 0,40 0,71

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,27 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,59 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 4,34 5,18 6,80

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 4,10 3,88 11,93

Geometri 10 2 2 1,50 15 0,68 0,49 2,68

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 4,78 4,37 14,61

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,13 0,72 2,22

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,12 0,83 2,44

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,08 0,40 0,91

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 2,33 1,95 5,57

Toplam: 120 52 31 44,25 37 33,16 34,21 53,95

TYT Türkçe CDeABCCb  caaACDdBdDAECCdDAeBACEDE      

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal CadeEbdEDBD D   bBEd     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  DCA CEE  AE B D        b c    C  A  e d

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACedcbDaaeED bBDbda

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 1 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMİ CAN ILGAZ 984 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,315 300,770 19 144 252 2503 12622

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 21,72 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,13 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,34 0,40 0,71

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,27 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,59 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 4,34 5,18 6,80

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 4,10 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,49 2,68

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 4,78 4,37 14,61

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,13 0,72 2,22

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,12 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,08 0,40 0,91

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 2,33 1,95 5,57

Toplam: 120 35 26 28,50 24 33,16 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBcDddCa     CBADDCADacbCEDECABcA dCeEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal ecbEA dddab D  BD AE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik           C                             

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen Bec cd      D  ccDba

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 5 4 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN ZEHRA MERT 947 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,320 300,770 27 184 292 2610 13536

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 21,72 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,13 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,34 0,40 0,71

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,27 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,59 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 4,34 5,18 6,80

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 4,10 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,49 2,68

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 4,78 4,37 14,61

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,13 0,72 2,22

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,12 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,08 0,40 0,91

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 2,33 1,95 5,57

Toplam: 120 29 36 20,00 17 33,16 34,21 53,95

TYT Türkçe cCBcaCdaEb  b CeADDbADCdbbcD CABBAbBaCcA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal aedEb d   D D  BDbAa     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik   d      C      b   bd       c          

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen ee  c  cD D c c   dd

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 4 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 2 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİ KURTÇAĞ 2505 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,595 300,770 2 22 109 1779 7479

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 21,72 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,13 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,34 0,40 0,71

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,27 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,59 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 4,34 5,18 6,80

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 4,10 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,49 2,68

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 4,78 4,37 14,61

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,13 0,72 2,22

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,12 0,83 2,44

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,08 0,40 0,91

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 2,33 1,95 5,57

Toplam: 120 59 26 52,50 44 33,16 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBEDCdaaDEaDCCBADDCADCddCEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal   d b   BaDAe  BbdAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik   A ce EEC ACDEBeA E  d                 

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen B Aa dcBDCDaDbDBbcea

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ ASLANC* 786 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,275 300,770 4 40 143 2027 8902

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 21,72 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,13 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,34 0,40 0,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,27 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,59 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 4,34 5,18 6,80

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 4,10 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,49 2,68

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 4,78 4,37 14,61

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,13 0,72 2,22

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,12 0,83 2,44

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,08 0,40 0,91

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 2,33 1,95 5,57

Toplam: 120 50 13 46,75 39 33,16 34,21 53,95

TYT Türkçe CDDABCCDbEDE c   BCDAcCCBDABBACEDEdEBCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal    e c   BDADB CbB A     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik      CE  D   B D  a      cB             

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen  c     DC e   bBDa  

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİTHAN KAROĞLU 911 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,468 300,770 3 31 128 1914 8169

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 21,72 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,13 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,34 0,40 0,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,27 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,59 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 13 1,75 9 4,34 5,18 6,80

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 4,10 3,88 11,93

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,68 0,49 2,68

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 4,78 4,37 14,61

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,13 0,72 2,22

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,12 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,08 0,40 0,91

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 2,33 1,95 5,57

Toplam: 120 58 33 49,75 41 33,16 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBEcCdC  E  CCBAeDCADCBEdEDECABBADdCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal c bEeEdcacD DbcBcadb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B  AD EEC A DEa Aa b  EBBcB  A  CE     

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen B AdcEdcD a a bBdada

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEKİ EREN ÇELİK 0 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,428 300,770 12 101 209 2323 11138

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 29 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 21,72 22,71 26,97

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,13 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,34 0,40 0,71

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,27 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,59 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 4,34 5,18 6,80

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 4,10 3,88 11,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,68 0,49 2,68

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 4,78 4,37 14,61

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,13 0,72 2,22

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,12 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,08 0,40 0,91

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 2,33 1,95 5,57

Toplam: 120 43 27 36,25 30 33,16 34,21 53,95

TYT Türkçe De aDCeCEDEcbbCBA DbADCcc EbECdBBcDe    

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BaeEA e  a  D BBc AE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BA A  EEC AbD      b     E        E    

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen B  C   B  DaadDab da

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 3 3 30
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BABAT 93 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,858 300,770 13 178 286 2594 13393

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 16 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 23,16 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,39 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,06 0,40 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,02 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,47 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 4 0,00 0 3,81 5,18 6,80

Toplam: 120 26 17 21,75 18 28,95 34,21 53,95

TYT Türkçe caBdDCA cDEbDeCBAeeaADCB dceECABBADBCbEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal de E ca                  

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÖZYAMANOL 808 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,615 300,770 4 83 190 2283 10823

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 16 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 23,16 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,39 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,06 0,40 0,71

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,02 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,47 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 3,81 5,18 6,80

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 1,78 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,49 2,68

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 1,78 4,37 14,61

Toplam: 120 41 11 38,25 32 28,95 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBEDCdCaDEbbCCBADDaAbCeEdEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal e  E  d   DAD  Bc        

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B       CC        E                    

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK YALÇIK AYA 2033 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,143 300,770 15 200 308 2669 14050

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 16 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 17 7,75 19 23,16 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,39 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 -0,06 0,40 0,71

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,02 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 1,47 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10 3,81 5,18 6,80

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,03 0,72 2,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,08 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,40 0,91

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,20 1,95 5,57

Toplam: 120 15 24 9,00 8 28,95 34,21 53,95

TYT Türkçe bDeABCba a Ea CDdBaDdEeCabAce       cec 

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal bD        DA    cc e     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Fen   a bd              

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 3 5 30
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRU MERVE TURAN 62 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,105 300,770 14 189 297 2625 13610

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 16 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 6 17,50 44 23,16 22,71 26,97

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,39 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,06 0,40 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,02 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,47 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 3,81 5,18 6,80

Toplam: 120 21 8 19,00 16 28,95 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBdDdd a     CBA D  DaB CEDEC BcAD   E 

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal        e       BD  d     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 0 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 3 1 30
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE AKTAŞ 856 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,750 300,770 5 92 199 2302 10957

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 16 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 23,16 22,71 26,97

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,39 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 -0,06 0,40 0,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,02 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,47 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 3,81 5,18 6,80

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 1,78 3,88 11,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,49 2,68

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 1,78 4,37 14,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,03 0,72 2,22

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,08 0,83 2,44

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,25 0,40 0,91

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,20 1,95 5,57

Toplam: 120 43 22 37,50 31 28,95 34,21 53,95

TYT Türkçe CDeABCC bEaEbdCDEBCDAcbCBDAcBACEDE EBC A

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal CaBb d EaaDAD dbDB A     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik    e CEE aAd      c                     

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen        c    c    aA 

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE YÜKSEL 843 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,868 300,770 12 176 284 2586 13298

Puanı Hesaplanan: 204 312 2685 14231

Katılımlar: 16 214 322 2714 14321

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 23,16 22,71 26,97

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,39 1,05 1,11

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,06 0,40 0,71

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,02 1,67 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,47 2,05 2,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 3,81 5,18 6,80

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,03 0,72 2,22

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,08 0,83 2,44

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,25 0,40 0,91

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,20 1,95 5,57

Toplam: 120 30 29 22,75 19 28,95 34,21 53,95

TYT Türkçe DCBdDCddabEcb CdADDaAbacEdEDECABBAD CCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal dedEeEbddabAadeBcdeE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Fen                  b  

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
