
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KONYAALTI GOYNUK UNAL AYSAL AL EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21) 194 467 2906 15237

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,78 9,78 23,33 3,33 0,80 3,13 2,67 0,91 2,44 1,95 1,25 1,64 2,82 1,11 2,54 10,98 3,55 10,09 3,16 0,85 2,95 1,79 1,54 1,41 2,26 1,18 1,97 2,20 1,03 1,94 56,94 22,00 51,44 291,710

Okul Ortalaması 24,92 9,25 22,61 2,93 0,87 2,71 2,38 0,90 2,15 1,54 1,01 1,29 2,47 0,86 2,25 6,69 2,22 6,14 1,29 0,49 1,17 0,93 0,87 0,71 1,17 0,89 0,95 1,82 1,06 1,55 46,14 18,42 41,53 263,960

KATILIMLAR

1 796 SEYİT AKSOY 12D 36 4 35,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 17 0 17,00 7 1 6,75 2 1 1,75 5 1 4,75 6 0 6,00 87 11 84,25 392,385 1674

2 359 GİZEM YILDIZ 12D 33 4 32,00 5 0 5,00 1 0 1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 17 2 16,50 7 2 6,50 5 1 4,75 6 0 6,00 6 0 6,00 85 10 82,50 387,660 1860

3 829 DERİN KARAALİOĞLU 12D 30 8 28,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 14 6 12,50 9 1 8,75 5 1 4,75 6 0 6,00 4 2 3,50 83 21 77,75 373,735 2486

4 779 SELİM SUNGUR 12D 29 10 26,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 23 3 22,25 7 2 6,50 2 3 1,25 2 4 1,00 6 0 6,00 83 25 76,75 370,670 2625

5 0 KEREM URHAN 12D 28 7 26,25 5 0 5,00 1 0 1,00 2 1 1,75 4 0 4,00 17 1 16,75 5 1 4,75 3 2 2,50 5 1 4,75 6 0 6,00 76 13 72,75 358,823 3212

6 592 EBRAR AFŞİN 12D 36 4 35,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 13 2 12,50 1 0 1,00 4 1 3,75 6 1 5,75 4 2 3,50 75 17 70,75 351,635 3594

7 803 ARDA BATUR 12D 34 3 33,25 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 3 1,25 11 2 10,50 1 0 1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 1 4,75 73 13 69,75 348,763 3732

8 760 SÜLEYMAN SÜNBÜL 12D 35 5 33,75 3 1 2,75 2 0 2,00 2 0 2,00 1 1 0,75 19 0 19,00 1 0 1,00 1 0 1,00 5 2 4,50 3 2 2,50 72 11 69,25 347,068 3811

9 0 AKİF YILMAZ BÜYÜK 12D 30 10 27,50 4 0 4,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 16 2 15,50 7 1 6,75 3 1 2,75 3 4 2,00 4 2 3,50 75 25 68,75 346,380 3847

10 754 ÇINAR YOLAY 12D 32 8 30,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 15 0 15,00 3 2 2,50 3 3 2,25 5 1 4,75 72 16 68,00 343,840 3992

11 780 İREM NUR KÜTÜK 12C 30 10 27,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 16 1 15,75 6 0 6,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 71 14 67,50 342,395 4066

12 968 SADIKCAN KAPLAN 12D 28 9 25,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 13 3 12,25 9 0 9,00 6 0 6,00 4 1 3,75 4 1 3,75 71 20 66,00 338,513 4260

13 911 YİĞİTHAN KAROĞLU 12F 26 12 23,00 4 1 3,75 4 0 4,00 1 3 0,25 3 1 2,75 17 3 16,25 7 2 6,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 71 26 64,50 334,120 4504

14 768 PINAR KES KİN 12D 29 9 26,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 13 3 12,25 3 1 2,75 1 1 0,75 3 0 3,00 4 2 3,50 68 18 63,50 330,583 4687

15 792 BERRA İBİLOĞLU 12D 29 9 26,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 3 0,25 13 0 13,00 7 0 7,00 3 2 2,50 3 4 2,00 5 1 4,75 69 23 63,25 329,908 4730

16 801 SÜMEYYE KAPSİN 12D 34 3 33,25 4 0 4,00 3 0 3,00 1 1 0,75 2 2 1,50 11 1 10,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 66 10 63,50 329,858 4734

17 793 HAVVA BUSE KOCA 12E 33 7 31,25 2 1 1,75 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 14 2 13,50 3 0 3,00 1 2 0,50 4 2 3,50 4 2 3,50 68 19 63,25 329,253 4770

18 773 GÜL SENA ÇEVİK 12D 32 5 30,75 3 2 2,50 3 0 3,00 3 1 2,75 3 1 2,75 9 1 8,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 1 4,75 65 13 61,75 324,938 5025

19 781 RABİA G DELEN 12D 28 9 25,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 11 2 10,50 3 0 3,00 1 0 1,00 4 1 3,75 3 3 2,25 65 17 60,75 322,398 5170

20 859 BENGÜ SU ŞAHİN 12B 32 6 30,50 3 2 2,50 3 0 3,00 3 1 2,75 3 1 2,75 14 4 13,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 64 14 60,50 320,945 5252

21 856 DEFNE AKTAŞ 12G 34 5 32,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 9 2 8,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 62 10 59,50 317,583 5501

22 770 MAHMUD K* AKAYA 12D 30 6 28,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 0 3,00 3 2 2,50 10 5 8,75 4 0 4,00 1 2 0,50 4 2 3,50 4 1 3,75 64 21 58,75 316,030 5605

23 860 DERYA AKTAŞ 12A 27 10 24,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 16 2 15,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 62 18 57,50 312,595 5832

24 762 BEREN BALAMAN 12D 36 4 35,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 6 4 5,00 1 1 0,75 5 1 4,75 2 3 1,25 62 18 57,50 311,370 5912

25 886 MELİSA TEKİN 12D 31 4 30,00 4 1 3,75 1 1 0,75 1 3 0,25 3 0 3,00 11 1 10,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 2 2 1,50 61 16 57,00 310,430 5968

26 832 CAN ŞAYLAN 12D 20 9 17,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 13 1 12,75 5 3 4,25 3 1 2,75 5 1 4,75 4 1 3,75 61 20 56,00 309,263 6037

27 772 HANDE CARFİ 12G 31 5 29,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 6 0 6,00 1 2 0,50 2 0 2,00 1 1 0,75 4 0 4,00 59 10 56,50 309,033 6052

28 788 ALEYNA ORUÇ 12D 30 6 28,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 8 3 7,25 3 0 3,00 2 1 1,75 2 3 1,25 5 1 4,75 60 16 56,00 307,725 6161

29 845 AYÇA TAPAN 12E 31 6 29,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 7 1 6,75 1 1 0,75 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 60 16 56,00 307,555 6175
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KONYAALTI GOYNUK UNAL AYSAL AL EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21) 194 467 2906 15237

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,78 9,78 23,33 3,33 0,80 3,13 2,67 0,91 2,44 1,95 1,25 1,64 2,82 1,11 2,54 10,98 3,55 10,09 3,16 0,85 2,95 1,79 1,54 1,41 2,26 1,18 1,97 2,20 1,03 1,94 56,94 22,00 51,44 291,710

Okul Ortalaması 24,92 9,25 22,61 2,93 0,87 2,71 2,38 0,90 2,15 1,54 1,01 1,29 2,47 0,86 2,25 6,69 2,22 6,14 1,29 0,49 1,17 0,93 0,87 0,71 1,17 0,89 0,95 1,82 1,06 1,55 46,14 18,42 41,53 263,960

KATILIMLAR

30 782 ELİF ACAR 12A 33 5 31,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 9 2 8,50 2 1 1,75 1 0 1,00 59 13 55,75 306,278 6260

31 766 SILA DİNÇ 12B 30 9 27,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 3 1 2,75 8 0 8,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 58 11 55,25 305,398 6328

32 2505 SEMİ KURTÇAĞ 12F 26 11 23,25 4 0 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 13 2 12,50 3 2 2,50 4 2 3,50 3 2 2,50 60 22 54,50 303,908 6434

33 817 CEREN YELLİCE 12A 29 6 27,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 14 0 14,00 0 1 -0,25 57 9 54,75 303,770 6447

34 14 ALİ ALTUN 12A 31 6 29,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 12 2 11,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 58 15 54,25 302,020 6580

35 928 AYBÜKE YALIN 12D 26 12 23,00 4 0 4,00 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 10 3 9,25 5 2 4,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 4 1,00 61 29 53,75 301,535 6621

36 756 ÇINAR AK 12F 25 12 22,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 3 0 3,00 10 3 9,25 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 1 4,75 59 22 53,50 301,110 6663

37 778 ATAKAN SEVENCAN 12D 26 8 24,00 5 0 5,00 1 0 1,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 14 1 13,75 3 0 3,00 2 0 2,00 1 1 0,75 3 3 2,25 57 15 53,25 299,895 6764

38 774 RABİA KARATAŞ 12E 26 8 24,00 3 0 3,00 2 1 1,75 3 0 3,00 3 0 3,00 10 0 10,00 2 0 2,00 2 0 2,00 2 1 1,75 3 2 2,50 56 12 53,00 299,190 6813

39 767 NİSA DEMİRTAŞ 12E 29 7 27,25 2 2 1,50 1 1 0,75 2 3 1,25 2 1 1,75 9 5 7,75 6 1 5,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 59 24 53,00 298,798 6840

40 2000 BEDİRHAN DİKMEN 12D 29 5 27,75 4 0 4,00 2 2 1,50 2 0 2,00 10 6 8,50 5 1 4,75 1 1 0,75 2 2 1,50 3 3 2,25 58 20 53,00 298,633 6848

41 764 BÜŞRA BALIK 12C 30 10 27,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 7 4 6,00 3 0 3,00 1 0 1,00 57 17 52,75 297,770 6918

42 777 EVRİM NUR DÖNMEZ 12D 27 8 25,00 4 0 4,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 12 2 11,50 2 0 2,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 57 18 52,50 297,530 6937

43 914 AÇELYA DENİZ TUR 12C 27 6 25,50 5 0 5,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 7 1 6,75 1 0 1,00 2 1 1,75 3 0 3,00 55 10 52,50 297,425 6947

44 765 ALEYNA KARAMANLAR 12D 28 8 26,00 3 1 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 4 0 4,00 8 0 8,00 3 0 3,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 5 1 4,75 56 16 52,00 295,840 7069

45 763 ŞEVVAL TABAK 12D 27 4 26,00 3 0 3,00 1 0 1,00 2 0 2,00 3 0 3,00 6 1 5,75 7 0 7,00 1 1 0,75 1 1 0,75 3 2 2,50 54 9 51,75 295,065 7125

46 776 KEZBAN DİLVEREN 12G 33 7 31,25 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 4 0 4,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 55 13 51,75 294,243 7178

47 853 MÜGE KAVUZ 12D 28 6 26,50 3 1 2,75 1 0 1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 7 2 6,50 1 1 0,75 3 0 3,00 4 0 4,00 3 1 2,75 55 15 51,25 293,720 7221

48 758 BERAT AKDAĞ 12B 30 7 28,25 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 55 16 51,00 292,578 7303

49 786 SEVGİ ASLANCAN 12F 30 6 28,50 3 1 2,75 1 0 1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 9 2 8,50 2 0 2,00 2 2 1,50 3 1 2,75 54 13 50,75 291,810 7372

50 833 RAMAZAN KARAKOYUN 12E 26 12 23,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 10 5 8,75 1 1 0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 56 22 50,50 291,780 7377

51 813 LİNA CEREN ÇAKIR 12F 26 11 23,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 9 3 8,25 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 2 3,50 57 26 50,50 291,768 7378

52 840 MELİSA HASANOĞLU 12E 32 5 30,75 3 0 3,00 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 53 10 50,50 290,853 7441

53 787 İSMAİL AKGÜL 12D 24 0 24,00 3 1 2,75 2 2 1,50 17 5 15,75 1 0 1,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 54 15 50,25 290,845 7442

54 958 İLAYDA ÖZKAN 12C 32 4 31,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 0 3,00 3 1 2,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 53 10 50,50 290,530 7476

55 0 AYŞE NUR TUNCER 12C 29 9 26,75 4 0 4,00 4 0 4,00 2 1 1,75 4 0 4,00 8 0 8,00 2 1 1,75 53 11 50,25 290,278 7496

56 936 NEHİR SALMAN 12C 31 8 29,00 5 0 5,00 1 0 1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 8 1 7,75 1 0 1,00 2 1 1,75 53 12 50,00 289,300 7583

57 926 NİSA DOĞA COŞKUN 12F 26 9 23,75 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 14 4 13,00 3 0 3,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 56 27 49,25 287,868 7708

58 969 BEYZA NİSA TAL 12E 30 6 28,50 2 1 1,75 4 0 4,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 4 2,00 5 1 4,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 3 0 3,00 54 19 49,25 287,250 7757
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KONYAALTI GOYNUK UNAL AYSAL AL EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21) 194 467 2906 15237

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,78 9,78 23,33 3,33 0,80 3,13 2,67 0,91 2,44 1,95 1,25 1,64 2,82 1,11 2,54 10,98 3,55 10,09 3,16 0,85 2,95 1,79 1,54 1,41 2,26 1,18 1,97 2,20 1,03 1,94 56,94 22,00 51,44 291,710

Okul Ortalaması 24,92 9,25 22,61 2,93 0,87 2,71 2,38 0,90 2,15 1,54 1,01 1,29 2,47 0,86 2,25 6,69 2,22 6,14 1,29 0,49 1,17 0,93 0,87 0,71 1,17 0,89 0,95 1,82 1,06 1,55 46,14 18,42 41,53 263,960

KATILIMLAR

59 277 ALMİRA HANÇER 12D 25 6 23,50 2 0 2,00 2 0 2,00 4 0 4,00 11 4 10,00 2 2 1,50 4 3 3,25 3 1 2,75 53 16 49,00 287,225 7758

60 682 SENA ALTUNTAŞ 12E 20 1 19,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 8 4 7,00 3 0 3,00 3 0 3,00 4 2 3,50 3 2 2,50 51 10 48,50 286,263 7833

61 784 RABİA GÜLSÜ BATKI 12E 31 9 28,75 4 0 4,00 3 0 3,00 1 4 0,00 3 1 2,75 5 4 4,00 1 1 0,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 55 26 48,50 284,943 7956

62 836 ELİF NUR İRBAN 12B 31 6 29,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 52 14 48,50 284,645 7979

63 802 SILA DEMİREL 12C 28 12 25,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 6 3 5,25 6 2 5,50 1 3 0,25 54 24 48,00 283,720 8061

64 812 ELANUR EFE 12E 31 4 30,00 2 1 1,75 3 0 3,00 7 1 6,75 1 0 1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 50 8 48,00 283,320 8103

65 2500 SEMİH AKAN 12E 20 2 19,50 3 0 3,00 1 2 0,50 14 3 13,25 4 2 3,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 2 3,50 51 14 47,50 283,225 8110

66 1011 FATİH ZEMHERİ 12A 32 6 30,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 1 4,75 51 12 48,00 282,995 8131

67 871 ARAS ZİLLİ 12B 28 12 25,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 9 2 8,50 52 19 47,25 281,445 8246

68 861 YAĞMUR DEMİRCİ 12C 33 7 31,25 4 1 3,75 1 0 1,00 2 2 1,50 3 0 3,00 7 0 7,00 50 10 47,50 281,388 8249

69 2504 İLGEN KIRKICI 12F 27 7 25,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 2 0 2,00 4 0 4,00 1 1 0,75 1 3 0,25 3 1 2,75 50 13 46,75 280,053 8370

70 890 DESTEGÜL ŞİMŞEKOL 12B 34 6 32,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 1 1 0,75 50 13 46,75 278,990 8467

71 887 MERYEM GEÇER 12E 29 7 27,25 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 0 3,00 6 5 4,75 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 50 15 46,25 278,363 8512

72 977 EMİNE YAPICI 12E 26 9 23,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 0 3,00 7 2 6,50 1 0 1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 50 16 46,00 278,093 8537

73 881 MERYEM ANATÜRK 12E 24 10 21,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 7 5 5,75 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 52 25 45,75 277,600 8580

74 987 AZRA AY 12F 29 6 27,50 1 0 1,00 2 0 2,00 1 2 0,50 2 0 2,00 7 1 6,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 3 1 2,75 48 11 45,25 275,260 8778

75 632 12B 28 9 25,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 49 16 45,00 274,643 8850

76 693 GÖKTÜRK ATABAY 12G 31 9 28,75 4 1 3,75 3 0 3,00 1 2 0,50 3 2 2,50 7 2 6,50 49 16 45,00 274,163 8888

77 979 BURAK EFE CAN 12F 28 11 25,25 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 9 3 8,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 4 1,00 51 26 44,50 273,168 8971

78 956 ÇAĞDAŞ GÖK 12D 26 12 23,00 2 3 1,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 12 6 10,50 3 3 2,25 2 4 1,00 4 2 3,50 3 2 2,50 54 40 44,00 272,170 9044

79 940 BETÜL CANBAZ 12A 30 8 28,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 3 3,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 49 19 44,25 272,015 9063

80 976 BERSİS 12A 30 6 28,50 3 0 3,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 47 11 44,25 272,010 9064

81 814 CEYHUN IRMAK 12F 25 13 21,75 2 0 2,00 2 2 1,50 1 1 0,75 4 0 4,00 10 7 8,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 3 0 3,00 4 1 3,75 51 30 43,50 270,783 9166

82 893 CEMRE GÜNEŞ 12A 29 8 27,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 0 2,00 1 1 0,75 47 14 43,50 269,890 9251

83 843 DEFNE YÜKSEL 12G 33 7 31,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 1 1 0,75 47 14 43,50 269,338 9311

84 978 İKRA DOLAKSIZ 12A 30 10 27,50 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 1 0 1,00 47 15 43,25 269,080 9336

85 895 ÇAĞLA KALPAZAN 12F 26 9 23,75 5 0 5,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 2 3 1,25 48 20 43,00 268,903 9353

86 919 MEL KE YAŞAR 12C 29 10 26,50 2 1 1,75 2 1 1,75 1 2 0,50 4 0 4,00 7 1 6,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 47 17 42,75 267,650 9458

87 2006 ÖME RFARUK BİÇER 12B 26 10 23,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 8 2 7,50 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 47 18 42,50 267,405 9479
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KONYAALTI GOYNUK UNAL AYSAL AL EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21) 194 467 2906 15237

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,78 9,78 23,33 3,33 0,80 3,13 2,67 0,91 2,44 1,95 1,25 1,64 2,82 1,11 2,54 10,98 3,55 10,09 3,16 0,85 2,95 1,79 1,54 1,41 2,26 1,18 1,97 2,20 1,03 1,94 56,94 22,00 51,44 291,710

Okul Ortalaması 24,92 9,25 22,61 2,93 0,87 2,71 2,38 0,90 2,15 1,54 1,01 1,29 2,47 0,86 2,25 6,69 2,22 6,14 1,29 0,49 1,17 0,93 0,87 0,71 1,17 0,89 0,95 1,82 1,06 1,55 46,14 18,42 41,53 263,960

KATILIMLAR

88 808 AZRA ÖZYAMANOL 12G 31 7 29,25 4 0 4,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 7 1 6,75 45 9 42,75 267,303 9487

89 837 TAHA EFE SÜRÜCÜ 12G 30 5 28,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 47 18 42,50 266,613 9554

90 820 EYLÜL KOCABIYIK 12G 31 7 29,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 0 3,00 7 1 6,75 0 1 -0,25 46 14 42,50 266,538 9559

91 822 NİSANUR İŞLEK 12C 28 9 25,75 2 2 1,50 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 46 15 42,25 266,318 9583

92 1002 İ İLSU ÇETİNKAYA 12C 23 9 20,75 5 0 5,00 1 3 0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 6 2 5,50 6 1 5,75 1 0 1,00 1 1 0,75 46 16 42,00 266,213 9591

93 0 FATOŞ CÖMERT 12C 30 7 28,25 2 1 1,75 4 0 4,00 1 0 1,00 6 1 5,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 45 11 42,25 266,003 9610

94 393 SUDE KÜÇÜKYILMAA 12E 20 10 17,50 3 0 3,00 2 0 2,00 2 0 2,00 4 0 4,00 8 8 6,00 3 0 3,00 1 1 0,75 2 4 1,00 3 2 2,50 48 25 41,75 265,980 9614

95 790 GENCER M CEYLAN 12G 26 13 22,75 4 1 3,75 3 0 3,00 2 1 1,75 3 1 2,75 7 2 6,50 1 1 0,75 1 2 0,50 47 21 41,75 265,178 9691

96 43 DERYA SALDIRAN 12B 26 12 23,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 8 3 7,25 1 1 0,75 47 21 41,75 265,095 9698

97 995 GÜNEŞ YETGİN 12F 28 8 26,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 47 21 41,75 264,825 9728

98 824 KAAN ADA 12B 30 7 28,25 2 2 1,50 2 1 1,75 3 0 3,00 3 2 2,50 5 1 4,75 45 13 41,75 264,413 9762

99 825 MEHMET ATICI 12F 23 8 21,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 7 2 6,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 4 2 3,50 46 19 41,25 263,975 9807

100 804 E SUDE ALTINÖRS 12C 27 9 24,75 3 1 2,75 4 0 4,00 1 0 1,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 45 15 41,25 263,448 9856

101 850 EGE ATALIK 12F 26 7 24,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 5 2 4,50 1 1 0,75 2 0 2,00 4 1 3,75 45 16 41,00 262,928 9897

102 800 DİLARA CAN 12A 24 9 21,75 4 0 4,00 2 1 1,75 1 0 1,00 4 1 3,75 8 2 7,50 1 0 1,00 44 13 40,75 262,278 9956

103 933 SERRA AKYÜREK 12E 20 14 16,50 2 0 2,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 8 3 7,25 4 1 3,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 1 4 0,00 48 30 40,50 262,275 9957

104 183 ERAY ÇETİN AYA 12F 24 9 21,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 1 0,75 7 1 6,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 45 18 40,50 261,663 10022

105 13 YELDA ÖZOY 12C 29 8 27,00 4 0 4,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 17 40,75 261,625 10029

106 964 BARAN BULCE 12F 24 9 21,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 5 2 4,50 1 1 0,75 2 0 2,00 3 1 2,75 45 19 40,25 260,948 10082

107 906 BENSU ŞEN 12B 26 9 23,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 44 16 40,00 259,743 10194

108 809 ŞEYMA YELLİCE 12B 30 6 28,50 3 0 3,00 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 1 2 0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 43 12 40,00 259,085 10244

109 891 ENES BERAT YILMAZ 12A 26 11 23,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 7 1 6,75 0 1 -0,25 44 17 39,75 259,013 10253

110 865 TOPRAK ŞAHİN 12G 28 8 26,00 3 2 2,50 1 0 1,00 3 0 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 44 19 39,25 257,205 10397

111 831 OSMAN EREN ÇELİK 12D 25 13 21,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 7 2 6,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 4 2 3,50 45 24 39,00 257,183 10403

112 771 MUHAMMET CIBIR 12F 23 15 19,25 1 0 1,00 2 2 1,50 1 1 0,75 4 0 4,00 12 5 10,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 3 0 3,00 1 4 0,00 47 33 38,75 256,613 10461

113 883 BERNA ULUTAY 12E 24 12 21,00 4 0 4,00 4 0 4,00 1 1 0,75 2 2 1,50 5 2 4,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 45 26 38,50 255,660 10543

114 892 SUDE SARAÇLAR 12A 29 6 27,50 2 0 2,00 3 0 3,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 42 14 38,50 254,725 10613

115 689 YEZDA ALTINTAŞ 12A 27 9 24,75 3 0 3,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 42 15 38,25 254,318 10642

116 0 MUHAMMET AKA 12F 23 10 20,50 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 6 6 4,50 1 0 1,00 3 2 2,50 43 20 38,00 254,235 10650
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KONYAALTI GOYNUK UNAL AYSAL AL EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21) 194 467 2906 15237

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,78 9,78 23,33 3,33 0,80 3,13 2,67 0,91 2,44 1,95 1,25 1,64 2,82 1,11 2,54 10,98 3,55 10,09 3,16 0,85 2,95 1,79 1,54 1,41 2,26 1,18 1,97 2,20 1,03 1,94 56,94 22,00 51,44 291,710

Okul Ortalaması 24,92 9,25 22,61 2,93 0,87 2,71 2,38 0,90 2,15 1,54 1,01 1,29 2,47 0,86 2,25 6,69 2,22 6,14 1,29 0,49 1,17 0,93 0,87 0,71 1,17 0,89 0,95 1,82 1,06 1,55 46,14 18,42 41,53 263,960

KATILIMLAR

117 941 BERFİN EROL 12E 26 14 22,50 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 6 3 5,25 1 3 0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 45 29 37,75 253,220 10749

118 992 DENİZ TEPE 12A 24 12 21,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 8 3 7,25 4 1 3,75 1 0 1,00 42 18 37,50 252,560 10809

119 842 AHMET ME RTKAMİŞ 12B 24 16 20,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 6 8 4,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 46 36 37,00 251,200 10924

120 470 ANIL ÖZGER 12B 27 10 24,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 41 16 37,00 250,555 10973

121 816 TAHA İRBAN 12E 23 7 21,25 5 0 5,00 1 1 0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 41 17 36,75 250,403 10984

122 805 AYŞE FİGEN UYSAL 12B 27 10 24,50 2 0 2,00 4 0 4,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 0 2,00 1 0 1,00 40 13 36,75 249,840 11029

123 935 MELİS GÜÇ 12C 25 12 22,00 5 0 5,00 2 1 1,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 41 18 36,50 249,370 11057

124 944 MEHMET ÖZTÜRK 12C 22 13 18,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 4 3,00 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 42 23 36,25 249,118 11085

125 864 İREM KARAOĞUZ 12C 26 9 23,75 1 1 0,75 5 0 5,00 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 1 2 0,50 40 15 36,25 248,408 11156

126 2044 DEFNE BARIŞ 12E 20 12 17,00 13 7 11,25 3 1 2,75 1 3 0,25 2 4 1,00 4 2 3,50 43 29 35,75 247,945 11188

127 740 YASİN TUNCEL 12D 26 11 23,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 11 3 10,25 1 4 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 43 28 36,00 247,778 11201

128 882 EYLEM SARI 12F 22 10 19,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 4 0 4,00 5 2 4,50 1 0 1,00 2 0 2,00 3 2 2,50 40 17 35,75 247,650 11208

129 848 BEYZA ÖZDEMİR 12A 27 12 24,00 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 3 4,25 0 2 -0,50 42 24 36,00 247,600 11213

130 797 ENİS ATALAY 12E 17 10 14,50 4 1 3,75 2 0 2,00 3 0 3,00 10 1 9,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 39 14 35,50 247,425 11221

131 898 MELİKE DURU YİĞİT 12B 26 12 23,00 3 2 2,50 4 0 4,00 1 4 0,00 2 2 1,50 5 5 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 42 26 35,50 246,260 11310

132 915 BERK ALP ÇELİKER 12E 21 6 19,50 1 0 1,00 4 0 4,00 8 1 7,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 38 11 35,25 246,000 11338

133 869 MEHMET KAPAMA 12E 24 16 20,00 3 1 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 5 3 4,25 5 1 4,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 41 25 34,75 244,355 11470

134 807 HAYRUNİSA SUNCA 12B 24 11 21,25 3 2 2,50 2 0 2,00 2 1 1,75 4 0 4,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 38 16 34,00 241,908 11634

135 757 KÜBRA BALIK 12A 23 17 18,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 5 7 3,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 43 38 33,50 240,793 11732

136 71 ALEYNA ÇELİK 12E 22 13 18,75 4 1 3,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 7 3,25 2 0 2,00 1 5 -0,25 1 4 0,00 1 4 0,00 43 38 33,50 240,723 11742

137 2029 EMİR BEYDOĞAN 12B 21 6 19,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 7 1 6,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 37 14 33,50 240,655 11747

138 1016 YAĞMUR ŞENOL 12C 28 7 26,25 3 1 2,75 1 1 0,75 4 2 3,50 1 2 0,50 37 13 33,75 240,513 11759

139 707 RAGIP MERT YAVUZ 12B 21 6 19,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 37 15 33,25 239,900 11806

140 901 ESLEM SERRA ULUĞ 12C 24 10 21,50 3 1 2,75 2 0 2,00 3 2 2,50 5 5 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 38 19 33,25 239,650 11818

141 789 MERVE TEKDEMİR 12F 17 15 13,25 3 0 3,00 1 1 0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 5 2 4,50 2 0 2,00 1 3 0,25 1 1 0,75 5 1 4,75 39 25 32,75 239,413 11830

142 985 ÖZGE KÜLCÜ 12A 22 11 19,25 3 1 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 2 0 2,00 5 3 4,25 37 16 33,00 239,158 11852

143 934 ELİF SEZER 12C 23 15 19,25 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 5 1 4,75 38 22 32,50 237,648 11967

144 798 FATMA KARAGÖZ 12G 28 8 26,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 0 3,00 1 0 1,00 35 9 32,75 237,565 11973

145 947 SELİN ZEHRA MERT 12F 24 13 20,75 3 0 3,00 1 0 1,00 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 3 2,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 3 0,25 39 26 32,50 237,533 11977
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KONYAALTI GOYNUK UNAL AYSAL AL EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21) 194 467 2906 15237

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,78 9,78 23,33 3,33 0,80 3,13 2,67 0,91 2,44 1,95 1,25 1,64 2,82 1,11 2,54 10,98 3,55 10,09 3,16 0,85 2,95 1,79 1,54 1,41 2,26 1,18 1,97 2,20 1,03 1,94 56,94 22,00 51,44 291,710

Okul Ortalaması 24,92 9,25 22,61 2,93 0,87 2,71 2,38 0,90 2,15 1,54 1,01 1,29 2,47 0,86 2,25 6,69 2,22 6,14 1,29 0,49 1,17 0,93 0,87 0,71 1,17 0,89 0,95 1,82 1,06 1,55 46,14 18,42 41,53 263,960

KATILIMLAR

146 2502 TALHA TALİH 12A 21 10 18,50 3 0 3,00 2 0 2,00 1 1 0,75 3 0 3,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 36 15 32,25 237,010 12024

147 918 KAAN KARA 12G 27 10 24,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 39 26 32,50 236,985 12031

148 912 MERVENUR BİRBİZ 12F 23 11 20,25 1 0 1,00 1 0 1,00 5 3 4,25 3 1 2,75 3 1 2,75 36 16 32,00 236,228 12077

149 950 SELEN ÇEVİK 12E 20 13 16,75 3 0 3,00 1 2 0,50 3 1 2,75 6 3 5,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 4 1 3,75 38 25 31,75 235,848 12107

150 879 MUSTAFA ADALETLİ 12A 21 12 18,00 3 0 3,00 2 0 2,00 1 3 0,25 3 0 3,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 36 17 31,75 235,535 12129

151 2501 YUSUF ÇOLAKK 12A 23 13 19,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 6 4 5,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 38 26 31,50 234,623 12203

152 18 BENSU KARACA 12B 25 9 22,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 3 3 2,25 35 16 31,00 232,663 12351

153 967 DENİZ NİLAY SAVAŞ 12F 20 12 17,00 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 3 0 3,00 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 2 3 1,25 36 23 30,25 231,275 12445

154 810 EMİNE ERCAN 12B 19 10 16,50 3 0 3,00 2 0 2,00 2 0 2,00 4 0 4,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 33 13 29,75 229,710 12549

155 943 CANSU GÜRCAN 12f 22 12 19,00 1 1 0,75 1 0 1,00 5 4 4,00 2 0 2,00 3 0 3,00 34 17 29,75 229,495 12564

156 841 BAHAR GENÇDAL 12E 15 12 12,00 4 1 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 6 1 5,75 2 0 2,00 1 0 1,00 2 4 1,00 2 3 1,25 35 23 29,25 228,905 12605

157 899 ONUR YILMAZ 12A 21 6 19,50 4 1 3,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 33 14 29,50 228,555 12632

158 90 EREN URAL 12B 26 13 22,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 4 1,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 38 34 29,50 228,143 12659

159 957 KAAN AKTAŞ 12A 21 13 17,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 35 23 29,25 228,058 12661

160 783 MERT CAN 12G 29 7 27,25 2 0 2,00 31 7 29,25 226,793 12726

161 982 ELİF TAŞKIRAN 12E 19 10 16,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 6 2,50 1 1 0,75 2 3 1,25 1 1 0,75 35 25 28,75 226,790 12727

162 996 HASAN BİRGEZ 12E 20 14 16,50 1 2 0,50 2 2 1,50 2 1 1,75 5 1 4,75 1 2 0,50 2 0 2,00 2 4 1,00 35 26 28,50 226,065 12773

163 990 EYLÜL ELİF AÇOĞLU 12B 19 10 16,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 5 4 4,00 1 0 1,00 34 22 28,50 225,965 12781

164 952 ELA DOĞANTEKİN 12B 18 9 15,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 31 14 27,50 223,033 12960

165 888 İKRA EYLÜ  GÜLER 12E 16 18 11,50 3 0 3,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 6 6 4,50 1 1 0,75 2 3 1,25 2 4 1,00 36 35 27,25 222,920 12969

166 913 GÜLTEN SAPANCILAR 12A 20 17 15,75 4 0 4,00 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 27 27,25 222,228 13009

167 951 HATİCE NUR KOLAY 12C 22 14 18,50 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 32 19 27,25 221,890 13038

168 863 MELİSA DOKGÖZ 12F 23 9 20,75 7 3 6,25 30 12 27,00 220,843 13095

169 1010 NEHİR ATALAY 12G 22 12 19,00 1 0 1,00 3 0 3,00 3 0 3,00 29 12 26,00 218,050 13243

170 984 SAMİ CAN ILGAZ 12F 19 11 16,25 3 1 2,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 30 17 25,75 217,703 13266

171 997 DURMUŞ CAN TIRAŞ 12B 18 11 15,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 5 1 4,75 31 23 25,25 216,273 13346

172 74 KAAN DOKGÖZ 12A 12 4 11,00 3 1 2,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 2 0,50 6 2 5,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 28 13 24,75 215,295 13408

173 94 FATMA ZEHRA YİĞİT 12A 19 11 16,25 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 30 21 24,75 214,633 13436

174 0 ALİ BABAT 12G 21 7 19,25 3 0 3,00 3 2 2,50 27 9 24,75 214,243 13452
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KONYAALTI GOYNUK UNAL AYSAL AL EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21) 194 467 2906 15237

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,78 9,78 23,33 3,33 0,80 3,13 2,67 0,91 2,44 1,95 1,25 1,64 2,82 1,11 2,54 10,98 3,55 10,09 3,16 0,85 2,95 1,79 1,54 1,41 2,26 1,18 1,97 2,20 1,03 1,94 56,94 22,00 51,44 291,710

Okul Ortalaması 24,92 9,25 22,61 2,93 0,87 2,71 2,38 0,90 2,15 1,54 1,01 1,29 2,47 0,86 2,25 6,69 2,22 6,14 1,29 0,49 1,17 0,93 0,87 0,71 1,17 0,89 0,95 1,82 1,06 1,55 46,14 18,42 41,53 263,960

KATILIMLAR

175 417 ELİF NUR AKYÜZ 12B 18 10 15,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 28 14 24,50 213,965 13466

176 1013 ELİF ZEHRA DOĞAN 12F 17 8 15,00 1 1 0,75 2 0 2,00 8 7 6,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 30 24 24,00 212,550 13534

177 2026 MAHMUT ALKURT 12C 13 4 12,00 5 0 5,00 8 5 6,75 26 9 23,75 212,165 13556

178 2045 HAKAN ASLAN 12A 16 18 11,50 2 3 1,25 1 2 0,50 9 1 8,75 28 24 22,00 206,945 13778

179 92 YİĞİTHAN ÜNAL 12C 21 6 19,50 3 2 2,50 24 8 22,00 205,905 13817

180 960 RÜVEYDA ÇINAR 12A 11 7 9,25 4 0 4,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 3 0 3,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 24 13 20,75 203,443 13901

181 619 NAZLI TAŞDEMİR 12A 21 19 16,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 1 1 0,75 28 28 21,00 203,338 13906

182 900 ZEKİ EREN ÇELİK 12F 15 15 11,25 2 2 1,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 5 3 4,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 29 33 20,75 203,303 13908

183 2033 BERK YALÇINKAYA 12G 16 14 12,50 1 0 1,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 23 16 19,00 197,745 14055

184 876 KYLIAN MBAPPE 12E 5 4 4,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 21 14 17,50 194,350 14136

185 62 BERRU TURAN 12G 18 13 14,75 1 1 0,75 2 0 2,00 21 14 17,50 192,933 14155

186 852 YAHYA BERKE YALIN 12E 15 11 12,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 4 0,00 24 31 16,25 189,553 14233

187 884 İLAYDA POLAT 12E 15 6 13,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 17 7 15,25 186,300 14313

188 465 BURAK ERKEN 12F 14 12 11,00 2 1 1,75 1 2 0,50 17 15 13,25 180,585 14421

189 95 EGE BERKAY BULAT 12C 12 8 10,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 17 18 12,50 178,450 14451

190 0 SALİH KEREM KAŞLI 12B 9 21 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 17 33 8,75 167,938 14584

191 1018 ZAHİD TUĞRA YÖNTE 12C 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 7 4 6,00 160,053 14659

192 989 CAFER BENLİOĞLU 12C 1 1 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 148,785 14761

193 897 METEHAN ŞİRİNLER 12G 8 29 0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 1 2 0,50 1 9 -1,25 1 4 0,00 14 51 1,25 145,678 14787

194 23 EZGİ GÜLNUR VURAL 12C 5 35 -3,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 9 55 -4,75

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

                                                7 / 8



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KONYAALTI GOYNUK UNAL AYSAL AL EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21) 194 467 2906 15237

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,78 9,78 23,33 3,33 0,80 3,13 2,67 0,91 2,44 1,95 1,25 1,64 2,82 1,11 2,54 10,98 3,55 10,09 3,16 0,85 2,95 1,79 1,54 1,41 2,26 1,18 1,97 2,20 1,03 1,94 56,94 22,00 51,44 291,710

Okul Ortalaması 24,92 9,25 22,61 2,93 0,87 2,71 2,38 0,90 2,15 1,54 1,01 1,29 2,47 0,86 2,25 6,69 2,22 6,14 1,29 0,49 1,17 0,93 0,87 0,71 1,17 0,89 0,95 1,82 1,06 1,55 46,14 18,42 41,53 263,960

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
12A 12B 12C 12D 12E 12F 12G

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
12A 12B 12C 12D 12E 12F 12G



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KONYAALTI GOYNUK UNAL AYSAL AL EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21) 194 467 2906 15237

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,78 9,78 23,33 3,33 0,80 3,13 2,67 0,91 2,44 1,95 1,25 1,64 2,82 1,11 2,54 10,98 3,55 10,09 3,16 0,85 2,95 1,79 1,54 1,41 2,26 1,18 1,97 2,20 1,03 1,94 56,94 22,00 51,44 291,710

Okul Ortalaması 24,92 9,25 22,61 2,93 0,87 2,71 2,38 0,90 2,15 1,54 1,01 1,29 2,47 0,86 2,25 6,69 2,22 6,14 1,29 0,49 1,17 0,93 0,87 0,71 1,17 0,89 0,95 1,82 1,06 1,55 46,14 18,42 41,53 263,960

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 860 DERYA AKTAŞ 12A 27 10 24,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 16 2 15,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 62 18 57,50 312,595 5832

2 782 ELİF ACAR 12A 33 5 31,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 9 2 8,50 2 1 1,75 1 0 1,00 59 13 55,75 306,278 6260

3 817 CEREN YELLİCE 12A 29 6 27,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 14 0 14,00 0 1 -0,25 57 9 54,75 303,770 6447

4 14 ALİ ALTUN 12A 31 6 29,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 12 2 11,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 58 15 54,25 302,020 6580

5 1011 FATİH ZEMHERİ 12A 32 6 30,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 1 4,75 51 12 48,00 282,995 8131

6 940 BETÜL CANBAZ 12A 30 8 28,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 3 3,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 49 19 44,25 272,015 9063

7 976 BERSİS 12A 30 6 28,50 3 0 3,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 47 11 44,25 272,010 9064

8 893 CEMRE GÜNEŞ 12A 29 8 27,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 0 2,00 1 1 0,75 47 14 43,50 269,890 9251

9 978 İKRA DOLAKSIZ 12A 30 10 27,50 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 1 0 1,00 47 15 43,25 269,080 9336

10 800 DİLARA CAN 12A 24 9 21,75 4 0 4,00 2 1 1,75 1 0 1,00 4 1 3,75 8 2 7,50 1 0 1,00 44 13 40,75 262,278 9956

11 891 ENES BERAT YILMAZ 12A 26 11 23,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 7 1 6,75 0 1 -0,25 44 17 39,75 259,013 10253

12 892 SUDE SARAÇLAR 12A 29 6 27,50 2 0 2,00 3 0 3,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 42 14 38,50 254,725 10613

13 689 YEZDA ALTINTAŞ 12A 27 9 24,75 3 0 3,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 42 15 38,25 254,318 10642

14 992 DENİZ TEPE 12A 24 12 21,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 8 3 7,25 4 1 3,75 1 0 1,00 42 18 37,50 252,560 10809

15 848 BEYZA ÖZDEMİR 12A 27 12 24,00 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 3 4,25 0 2 -0,50 42 24 36,00 247,600 11213

16 757 KÜBRA BALIK 12A 23 17 18,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 5 7 3,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 43 38 33,50 240,793 11732

17 985 ÖZGE KÜLCÜ 12A 22 11 19,25 3 1 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 2 0 2,00 5 3 4,25 37 16 33,00 239,158 11852

18 2502 TALHA TALİH 12A 21 10 18,50 3 0 3,00 2 0 2,00 1 1 0,75 3 0 3,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 36 15 32,25 237,010 12024

19 879 MUSTAFA ADALETLİ 12A 21 12 18,00 3 0 3,00 2 0 2,00 1 3 0,25 3 0 3,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 36 17 31,75 235,535 12129

20 2501 YUSUF ÇOLAKK 12A 23 13 19,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 6 4 5,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 38 26 31,50 234,623 12203

21 899 ONUR YILMAZ 12A 21 6 19,50 4 1 3,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 33 14 29,50 228,555 12632

22 957 KAAN AKTAŞ 12A 21 13 17,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 35 23 29,25 228,058 12661

23 913 GÜLTEN SAPANCILAR 12A 20 17 15,75 4 0 4,00 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 27 27,25 222,228 13009

24 74 KAAN DOKGÖZ 12A 12 4 11,00 3 1 2,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 2 0,50 6 2 5,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 28 13 24,75 215,295 13408

25 94 FATMA ZEHRA YİĞİT 12A 19 11 16,25 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 30 21 24,75 214,633 13436

26 2045 HAKAN ASLAN 12A 16 18 11,50 2 3 1,25 1 2 0,50 9 1 8,75 28 24 22,00 206,945 13778

27 960 RÜVEYDA ÇINAR 12A 11 7 9,25 4 0 4,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 3 0 3,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 24 13 20,75 203,443 13901

28 619 NAZLI TAŞDEMİR 12A 21 19 16,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 1 1 0,75 28 28 21,00 203,338 13906



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KONYAALTI GOYNUK UNAL AYSAL AL EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21) 194 467 2906 15237

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,78 9,78 23,33 3,33 0,80 3,13 2,67 0,91 2,44 1,95 1,25 1,64 2,82 1,11 2,54 10,98 3,55 10,09 3,16 0,85 2,95 1,79 1,54 1,41 2,26 1,18 1,97 2,20 1,03 1,94 56,94 22,00 51,44 291,710

Okul Ortalaması 24,92 9,25 22,61 2,93 0,87 2,71 2,38 0,90 2,15 1,54 1,01 1,29 2,47 0,86 2,25 6,69 2,22 6,14 1,29 0,49 1,17 0,93 0,87 0,71 1,17 0,89 0,95 1,82 1,06 1,55 46,14 18,42 41,53 263,960

SINIF: 12A

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500
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400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KONYAALTI GOYNUK UNAL AYSAL AL EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21) 194 467 2906 15237

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,78 9,78 23,33 3,33 0,80 3,13 2,67 0,91 2,44 1,95 1,25 1,64 2,82 1,11 2,54 10,98 3,55 10,09 3,16 0,85 2,95 1,79 1,54 1,41 2,26 1,18 1,97 2,20 1,03 1,94 56,94 22,00 51,44 291,710

Okul Ortalaması 24,92 9,25 22,61 2,93 0,87 2,71 2,38 0,90 2,15 1,54 1,01 1,29 2,47 0,86 2,25 6,69 2,22 6,14 1,29 0,49 1,17 0,93 0,87 0,71 1,17 0,89 0,95 1,82 1,06 1,55 46,14 18,42 41,53 263,960

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 859 BENGÜ SU ŞAHİN 12B 32 6 30,50 3 2 2,50 3 0 3,00 3 1 2,75 3 1 2,75 14 4 13,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 64 14 60,50 320,945 5252

2 766 SILA DİNÇ 12B 30 9 27,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 3 1 2,75 8 0 8,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 58 11 55,25 305,398 6328

3 758 BERAT AKDAĞ 12B 30 7 28,25 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 55 16 51,00 292,578 7303

4 836 ELİF NUR İRBAN 12B 31 6 29,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 52 14 48,50 284,645 7979

5 871 ARAS ZİLLİ 12B 28 12 25,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 9 2 8,50 52 19 47,25 281,445 8246

6 890 DESTEGÜL ŞİMŞEKOL 12B 34 6 32,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 1 1 0,75 50 13 46,75 278,990 8467

7 632 12B 28 9 25,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 49 16 45,00 274,643 8850

8 2006 ÖME RFARUK BİÇER 12B 26 10 23,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 8 2 7,50 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 47 18 42,50 267,405 9479

9 43 DERYA SALDIRAN 12B 26 12 23,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 8 3 7,25 1 1 0,75 47 21 41,75 265,095 9698

10 824 KAAN ADA 12B 30 7 28,25 2 2 1,50 2 1 1,75 3 0 3,00 3 2 2,50 5 1 4,75 45 13 41,75 264,413 9762

11 906 BENSU ŞEN 12B 26 9 23,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 44 16 40,00 259,743 10194

12 809 ŞEYMA YELLİCE 12B 30 6 28,50 3 0 3,00 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 1 2 0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 43 12 40,00 259,085 10244

13 842 AHMET ME RTKAMİŞ 12B 24 16 20,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 6 8 4,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 46 36 37,00 251,200 10924

14 470 ANIL ÖZGER 12B 27 10 24,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 41 16 37,00 250,555 10973

15 805 AYŞE FİGEN UYSAL 12B 27 10 24,50 2 0 2,00 4 0 4,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 0 2,00 1 0 1,00 40 13 36,75 249,840 11029

16 898 MELİKE DURU YİĞİT 12B 26 12 23,00 3 2 2,50 4 0 4,00 1 4 0,00 2 2 1,50 5 5 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 42 26 35,50 246,260 11310

17 807 HAYRUNİSA SUNCA 12B 24 11 21,25 3 2 2,50 2 0 2,00 2 1 1,75 4 0 4,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 38 16 34,00 241,908 11634

18 2029 EMİR BEYDOĞAN 12B 21 6 19,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 7 1 6,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 37 14 33,50 240,655 11747

19 707 RAGIP MERT YAVUZ 12B 21 6 19,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 37 15 33,25 239,900 11806

20 18 BENSU KARACA 12B 25 9 22,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 3 3 2,25 35 16 31,00 232,663 12351

21 810 EMİNE ERCAN 12B 19 10 16,50 3 0 3,00 2 0 2,00 2 0 2,00 4 0 4,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 33 13 29,75 229,710 12549

22 90 EREN URAL 12B 26 13 22,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 4 1,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 38 34 29,50 228,143 12659

23 990 EYLÜL ELİF AÇOĞLU 12B 19 10 16,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 5 4 4,00 1 0 1,00 34 22 28,50 225,965 12781

24 952 ELA DOĞANTEKİN 12B 18 9 15,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 31 14 27,50 223,033 12960

25 997 DURMUŞ CAN TIRAŞ 12B 18 11 15,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 5 1 4,75 31 23 25,25 216,273 13346

26 417 ELİF NUR AKYÜZ 12B 18 10 15,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 28 14 24,50 213,965 13466

27 0 SALİH KEREM KAŞLI 12B 9 21 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 17 33 8,75 167,938 14584



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KONYAALTI GOYNUK UNAL AYSAL AL EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21) 194 467 2906 15237

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,78 9,78 23,33 3,33 0,80 3,13 2,67 0,91 2,44 1,95 1,25 1,64 2,82 1,11 2,54 10,98 3,55 10,09 3,16 0,85 2,95 1,79 1,54 1,41 2,26 1,18 1,97 2,20 1,03 1,94 56,94 22,00 51,44 291,710

Okul Ortalaması 24,92 9,25 22,61 2,93 0,87 2,71 2,38 0,90 2,15 1,54 1,01 1,29 2,47 0,86 2,25 6,69 2,22 6,14 1,29 0,49 1,17 0,93 0,87 0,71 1,17 0,89 0,95 1,82 1,06 1,55 46,14 18,42 41,53 263,960

SINIF: 12B

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500
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TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KONYAALTI GOYNUK UNAL AYSAL AL EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21) 194 467 2906 15237

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,78 9,78 23,33 3,33 0,80 3,13 2,67 0,91 2,44 1,95 1,25 1,64 2,82 1,11 2,54 10,98 3,55 10,09 3,16 0,85 2,95 1,79 1,54 1,41 2,26 1,18 1,97 2,20 1,03 1,94 56,94 22,00 51,44 291,710

Okul Ortalaması 24,92 9,25 22,61 2,93 0,87 2,71 2,38 0,90 2,15 1,54 1,01 1,29 2,47 0,86 2,25 6,69 2,22 6,14 1,29 0,49 1,17 0,93 0,87 0,71 1,17 0,89 0,95 1,82 1,06 1,55 46,14 18,42 41,53 263,960

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 780 İREM NUR KÜTÜK 12C 30 10 27,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 16 1 15,75 6 0 6,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 71 14 67,50 342,395 4066

2 764 BÜŞRA BALIK 12C 30 10 27,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 7 4 6,00 3 0 3,00 1 0 1,00 57 17 52,75 297,770 6918

3 914 AÇELYA DENİZ TUR 12C 27 6 25,50 5 0 5,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 7 1 6,75 1 0 1,00 2 1 1,75 3 0 3,00 55 10 52,50 297,425 6947

4 958 İLAYDA ÖZKAN 12C 32 4 31,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 0 3,00 3 1 2,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 53 10 50,50 290,530 7476

5 0 AYŞE NUR TUNCER 12C 29 9 26,75 4 0 4,00 4 0 4,00 2 1 1,75 4 0 4,00 8 0 8,00 2 1 1,75 53 11 50,25 290,278 7496

6 936 NEHİR SALMAN 12C 31 8 29,00 5 0 5,00 1 0 1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 8 1 7,75 1 0 1,00 2 1 1,75 53 12 50,00 289,300 7583

7 802 SILA DEMİREL 12C 28 12 25,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 6 3 5,25 6 2 5,50 1 3 0,25 54 24 48,00 283,720 8061

8 861 YAĞMUR DEMİRCİ 12C 33 7 31,25 4 1 3,75 1 0 1,00 2 2 1,50 3 0 3,00 7 0 7,00 50 10 47,50 281,388 8249

9 919 MEL KE YAŞAR 12C 29 10 26,50 2 1 1,75 2 1 1,75 1 2 0,50 4 0 4,00 7 1 6,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 47 17 42,75 267,650 9458

10 822 NİSANUR İŞLEK 12C 28 9 25,75 2 2 1,50 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 46 15 42,25 266,318 9583

11 1002 İ İLSU ÇETİNKAYA 12C 23 9 20,75 5 0 5,00 1 3 0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 6 2 5,50 6 1 5,75 1 0 1,00 1 1 0,75 46 16 42,00 266,213 9591

12 0 FATOŞ CÖMERT 12C 30 7 28,25 2 1 1,75 4 0 4,00 1 0 1,00 6 1 5,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 45 11 42,25 266,003 9610

13 804 E SUDE ALTINÖRS 12C 27 9 24,75 3 1 2,75 4 0 4,00 1 0 1,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 45 15 41,25 263,448 9856

14 13 YELDA ÖZOY 12C 29 8 27,00 4 0 4,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 17 40,75 261,625 10029

15 935 MELİS GÜÇ 12C 25 12 22,00 5 0 5,00 2 1 1,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 41 18 36,50 249,370 11057

16 944 MEHMET ÖZTÜRK 12C 22 13 18,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 4 3,00 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 42 23 36,25 249,118 11085

17 864 İREM KARAOĞUZ 12C 26 9 23,75 1 1 0,75 5 0 5,00 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 1 2 0,50 40 15 36,25 248,408 11156

18 1016 YAĞMUR ŞENOL 12C 28 7 26,25 3 1 2,75 1 1 0,75 4 2 3,50 1 2 0,50 37 13 33,75 240,513 11759

19 901 ESLEM SERRA ULUĞ 12C 24 10 21,50 3 1 2,75 2 0 2,00 3 2 2,50 5 5 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 38 19 33,25 239,650 11818

20 934 ELİF SEZER 12C 23 15 19,25 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 5 1 4,75 38 22 32,50 237,648 11967

21 951 HATİCE NUR KOLAY 12C 22 14 18,50 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 32 19 27,25 221,890 13038

22 2026 MAHMUT ALKURT 12C 13 4 12,00 5 0 5,00 8 5 6,75 26 9 23,75 212,165 13556

23 92 YİĞİTHAN ÜNAL 12C 21 6 19,50 3 2 2,50 24 8 22,00 205,905 13817

24 95 EGE BERKAY BULAT 12C 12 8 10,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 17 18 12,50 178,450 14451

25 1018 ZAHİD TUĞRA YÖNTE 12C 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 7 4 6,00 160,053 14659

26 989 CAFER BENLİOĞLU 12C 1 1 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 148,785 14761

27 23 EZGİ GÜLNUR VURAL 12C 5 35 -3,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 9 55 -4,75



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KONYAALTI GOYNUK UNAL AYSAL AL EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21) 194 467 2906 15237

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,78 9,78 23,33 3,33 0,80 3,13 2,67 0,91 2,44 1,95 1,25 1,64 2,82 1,11 2,54 10,98 3,55 10,09 3,16 0,85 2,95 1,79 1,54 1,41 2,26 1,18 1,97 2,20 1,03 1,94 56,94 22,00 51,44 291,710

Okul Ortalaması 24,92 9,25 22,61 2,93 0,87 2,71 2,38 0,90 2,15 1,54 1,01 1,29 2,47 0,86 2,25 6,69 2,22 6,14 1,29 0,49 1,17 0,93 0,87 0,71 1,17 0,89 0,95 1,82 1,06 1,55 46,14 18,42 41,53 263,960

SINIF: 12C

KATILIMLAR
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KONYAALTI GOYNUK UNAL AYSAL AL EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21) 194 467 2906 15237

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,78 9,78 23,33 3,33 0,80 3,13 2,67 0,91 2,44 1,95 1,25 1,64 2,82 1,11 2,54 10,98 3,55 10,09 3,16 0,85 2,95 1,79 1,54 1,41 2,26 1,18 1,97 2,20 1,03 1,94 56,94 22,00 51,44 291,710

Okul Ortalaması 24,92 9,25 22,61 2,93 0,87 2,71 2,38 0,90 2,15 1,54 1,01 1,29 2,47 0,86 2,25 6,69 2,22 6,14 1,29 0,49 1,17 0,93 0,87 0,71 1,17 0,89 0,95 1,82 1,06 1,55 46,14 18,42 41,53 263,960

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 796 SEYİT AKSOY 12D 36 4 35,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 17 0 17,00 7 1 6,75 2 1 1,75 5 1 4,75 6 0 6,00 87 11 84,25 392,385 1674

2 359 GİZEM YILDIZ 12D 33 4 32,00 5 0 5,00 1 0 1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 17 2 16,50 7 2 6,50 5 1 4,75 6 0 6,00 6 0 6,00 85 10 82,50 387,660 1860

3 829 DERİN KARAALİOĞLU 12D 30 8 28,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 14 6 12,50 9 1 8,75 5 1 4,75 6 0 6,00 4 2 3,50 83 21 77,75 373,735 2486

4 779 SELİM SUNGUR 12D 29 10 26,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 23 3 22,25 7 2 6,50 2 3 1,25 2 4 1,00 6 0 6,00 83 25 76,75 370,670 2625

5 0 KEREM URHAN 12D 28 7 26,25 5 0 5,00 1 0 1,00 2 1 1,75 4 0 4,00 17 1 16,75 5 1 4,75 3 2 2,50 5 1 4,75 6 0 6,00 76 13 72,75 358,823 3212

6 592 EBRAR AFŞİN 12D 36 4 35,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 13 2 12,50 1 0 1,00 4 1 3,75 6 1 5,75 4 2 3,50 75 17 70,75 351,635 3594

7 803 ARDA BATUR 12D 34 3 33,25 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 3 1,25 11 2 10,50 1 0 1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 1 4,75 73 13 69,75 348,763 3732

8 760 SÜLEYMAN SÜNBÜL 12D 35 5 33,75 3 1 2,75 2 0 2,00 2 0 2,00 1 1 0,75 19 0 19,00 1 0 1,00 1 0 1,00 5 2 4,50 3 2 2,50 72 11 69,25 347,068 3811

9 0 AKİF YILMAZ BÜYÜK 12D 30 10 27,50 4 0 4,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 16 2 15,50 7 1 6,75 3 1 2,75 3 4 2,00 4 2 3,50 75 25 68,75 346,380 3847

10 754 ÇINAR YOLAY 12D 32 8 30,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 15 0 15,00 3 2 2,50 3 3 2,25 5 1 4,75 72 16 68,00 343,840 3992

11 968 SADIKCAN KAPLAN 12D 28 9 25,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 13 3 12,25 9 0 9,00 6 0 6,00 4 1 3,75 4 1 3,75 71 20 66,00 338,513 4260

12 768 PINAR KES KİN 12D 29 9 26,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 13 3 12,25 3 1 2,75 1 1 0,75 3 0 3,00 4 2 3,50 68 18 63,50 330,583 4687

13 792 BERRA İBİLOĞLU 12D 29 9 26,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 3 0,25 13 0 13,00 7 0 7,00 3 2 2,50 3 4 2,00 5 1 4,75 69 23 63,25 329,908 4730

14 801 SÜMEYYE KAPSİN 12D 34 3 33,25 4 0 4,00 3 0 3,00 1 1 0,75 2 2 1,50 11 1 10,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 66 10 63,50 329,858 4734

15 773 GÜL SENA ÇEVİK 12D 32 5 30,75 3 2 2,50 3 0 3,00 3 1 2,75 3 1 2,75 9 1 8,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 1 4,75 65 13 61,75 324,938 5025

16 781 RABİA G DELEN 12D 28 9 25,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 11 2 10,50 3 0 3,00 1 0 1,00 4 1 3,75 3 3 2,25 65 17 60,75 322,398 5170

17 770 MAHMUD K* AKAYA 12D 30 6 28,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 0 3,00 3 2 2,50 10 5 8,75 4 0 4,00 1 2 0,50 4 2 3,50 4 1 3,75 64 21 58,75 316,030 5605

18 762 BEREN BALAMAN 12D 36 4 35,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 6 4 5,00 1 1 0,75 5 1 4,75 2 3 1,25 62 18 57,50 311,370 5912

19 886 MELİSA TEKİN 12D 31 4 30,00 4 1 3,75 1 1 0,75 1 3 0,25 3 0 3,00 11 1 10,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 2 2 1,50 61 16 57,00 310,430 5968

20 832 CAN ŞAYLAN 12D 20 9 17,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 13 1 12,75 5 3 4,25 3 1 2,75 5 1 4,75 4 1 3,75 61 20 56,00 309,263 6037

21 788 ALEYNA ORUÇ 12D 30 6 28,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 8 3 7,25 3 0 3,00 2 1 1,75 2 3 1,25 5 1 4,75 60 16 56,00 307,725 6161

22 928 AYBÜKE YALIN 12D 26 12 23,00 4 0 4,00 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 10 3 9,25 5 2 4,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 4 1,00 61 29 53,75 301,535 6621

23 778 ATAKAN SEVENCAN 12D 26 8 24,00 5 0 5,00 1 0 1,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 14 1 13,75 3 0 3,00 2 0 2,00 1 1 0,75 3 3 2,25 57 15 53,25 299,895 6764

24 2000 BEDİRHAN DİKMEN 12D 29 5 27,75 4 0 4,00 2 2 1,50 2 0 2,00 10 6 8,50 5 1 4,75 1 1 0,75 2 2 1,50 3 3 2,25 58 20 53,00 298,633 6848

25 777 EVRİM NUR DÖNMEZ 12D 27 8 25,00 4 0 4,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 12 2 11,50 2 0 2,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 57 18 52,50 297,530 6937

26 765 ALEYNA KARAMANLAR 12D 28 8 26,00 3 1 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 4 0 4,00 8 0 8,00 3 0 3,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 5 1 4,75 56 16 52,00 295,840 7069

27 763 ŞEVVAL TABAK 12D 27 4 26,00 3 0 3,00 1 0 1,00 2 0 2,00 3 0 3,00 6 1 5,75 7 0 7,00 1 1 0,75 1 1 0,75 3 2 2,50 54 9 51,75 295,065 7125

28 853 MÜGE KAVUZ 12D 28 6 26,50 3 1 2,75 1 0 1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 7 2 6,50 1 1 0,75 3 0 3,00 4 0 4,00 3 1 2,75 55 15 51,25 293,720 7221



12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KONYAALTI GOYNUK UNAL AYSAL AL EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21) 194 467 2906 15237

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,78 9,78 23,33 3,33 0,80 3,13 2,67 0,91 2,44 1,95 1,25 1,64 2,82 1,11 2,54 10,98 3,55 10,09 3,16 0,85 2,95 1,79 1,54 1,41 2,26 1,18 1,97 2,20 1,03 1,94 56,94 22,00 51,44 291,710

Okul Ortalaması 24,92 9,25 22,61 2,93 0,87 2,71 2,38 0,90 2,15 1,54 1,01 1,29 2,47 0,86 2,25 6,69 2,22 6,14 1,29 0,49 1,17 0,93 0,87 0,71 1,17 0,89 0,95 1,82 1,06 1,55 46,14 18,42 41,53 263,960

SINIF: 12D

KATILIMLAR

29 787 İSMAİL AKGÜL 12D 24 0 24,00 3 1 2,75 2 2 1,50 17 5 15,75 1 0 1,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 54 15 50,25 290,845 7442

30 277 ALMİRA HANÇER 12D 25 6 23,50 2 0 2,00 2 0 2,00 4 0 4,00 11 4 10,00 2 2 1,50 4 3 3,25 3 1 2,75 53 16 49,00 287,225 7758

31 956 ÇAĞDAŞ GÖK 12D 26 12 23,00 2 3 1,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 12 6 10,50 3 3 2,25 2 4 1,00 4 2 3,50 3 2 2,50 54 40 44,00 272,170 9044

32 831 OSMAN EREN ÇELİK 12D 25 13 21,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 7 2 6,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 4 2 3,50 45 24 39,00 257,183 10403

33 740 YASİN TUNCEL 12D 26 11 23,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 11 3 10,25 1 4 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 43 28 36,00 247,778 11201
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KONYAALTI GOYNUK UNAL AYSAL AL EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21) 194 467 2906 15237

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,78 9,78 23,33 3,33 0,80 3,13 2,67 0,91 2,44 1,95 1,25 1,64 2,82 1,11 2,54 10,98 3,55 10,09 3,16 0,85 2,95 1,79 1,54 1,41 2,26 1,18 1,97 2,20 1,03 1,94 56,94 22,00 51,44 291,710

Okul Ortalaması 24,92 9,25 22,61 2,93 0,87 2,71 2,38 0,90 2,15 1,54 1,01 1,29 2,47 0,86 2,25 6,69 2,22 6,14 1,29 0,49 1,17 0,93 0,87 0,71 1,17 0,89 0,95 1,82 1,06 1,55 46,14 18,42 41,53 263,960

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 793 HAVVA BUSE KOCA 12E 33 7 31,25 2 1 1,75 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 14 2 13,50 3 0 3,00 1 2 0,50 4 2 3,50 4 2 3,50 68 19 63,25 329,253 4770

2 845 AYÇA TAPAN 12E 31 6 29,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 7 1 6,75 1 1 0,75 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 60 16 56,00 307,555 6175

3 774 RABİA KARATAŞ 12E 26 8 24,00 3 0 3,00 2 1 1,75 3 0 3,00 3 0 3,00 10 0 10,00 2 0 2,00 2 0 2,00 2 1 1,75 3 2 2,50 56 12 53,00 299,190 6813

4 767 NİSA DEMİRTAŞ 12E 29 7 27,25 2 2 1,50 1 1 0,75 2 3 1,25 2 1 1,75 9 5 7,75 6 1 5,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 59 24 53,00 298,798 6840

5 833 RAMAZAN KARAKOYUN 12E 26 12 23,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 10 5 8,75 1 1 0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 56 22 50,50 291,780 7377

6 840 MELİSA HASANOĞLU 12E 32 5 30,75 3 0 3,00 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 53 10 50,50 290,853 7441

7 969 BEYZA NİSA TAL 12E 30 6 28,50 2 1 1,75 4 0 4,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 4 2,00 5 1 4,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 3 0 3,00 54 19 49,25 287,250 7757

8 682 SENA ALTUNTAŞ 12E 20 1 19,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 8 4 7,00 3 0 3,00 3 0 3,00 4 2 3,50 3 2 2,50 51 10 48,50 286,263 7833

9 784 RABİA GÜLSÜ BATKI 12E 31 9 28,75 4 0 4,00 3 0 3,00 1 4 0,00 3 1 2,75 5 4 4,00 1 1 0,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 55 26 48,50 284,943 7956

10 812 ELANUR EFE 12E 31 4 30,00 2 1 1,75 3 0 3,00 7 1 6,75 1 0 1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 50 8 48,00 283,320 8103

11 2500 SEMİH AKAN 12E 20 2 19,50 3 0 3,00 1 2 0,50 14 3 13,25 4 2 3,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 2 3,50 51 14 47,50 283,225 8110

12 887 MERYEM GEÇER 12E 29 7 27,25 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 0 3,00 6 5 4,75 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 50 15 46,25 278,363 8512

13 977 EMİNE YAPICI 12E 26 9 23,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 0 3,00 7 2 6,50 1 0 1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 50 16 46,00 278,093 8537

14 881 MERYEM ANATÜRK 12E 24 10 21,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 7 5 5,75 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 52 25 45,75 277,600 8580

15 393 SUDE KÜÇÜKYILMAA 12E 20 10 17,50 3 0 3,00 2 0 2,00 2 0 2,00 4 0 4,00 8 8 6,00 3 0 3,00 1 1 0,75 2 4 1,00 3 2 2,50 48 25 41,75 265,980 9614

16 933 SERRA AKYÜREK 12E 20 14 16,50 2 0 2,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 8 3 7,25 4 1 3,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 1 4 0,00 48 30 40,50 262,275 9957

17 883 BERNA ULUTAY 12E 24 12 21,00 4 0 4,00 4 0 4,00 1 1 0,75 2 2 1,50 5 2 4,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 45 26 38,50 255,660 10543

18 941 BERFİN EROL 12E 26 14 22,50 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 6 3 5,25 1 3 0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 45 29 37,75 253,220 10749

19 816 TAHA İRBAN 12E 23 7 21,25 5 0 5,00 1 1 0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 41 17 36,75 250,403 10984

20 2044 DEFNE BARIŞ 12E 20 12 17,00 13 7 11,25 3 1 2,75 1 3 0,25 2 4 1,00 4 2 3,50 43 29 35,75 247,945 11188

21 797 ENİS ATALAY 12E 17 10 14,50 4 1 3,75 2 0 2,00 3 0 3,00 10 1 9,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 39 14 35,50 247,425 11221

22 915 BERK ALP ÇELİKER 12E 21 6 19,50 1 0 1,00 4 0 4,00 8 1 7,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 38 11 35,25 246,000 11338

23 869 MEHMET KAPAMA 12E 24 16 20,00 3 1 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 5 3 4,25 5 1 4,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 41 25 34,75 244,355 11470

24 71 ALEYNA ÇELİK 12E 22 13 18,75 4 1 3,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 7 3,25 2 0 2,00 1 5 -0,25 1 4 0,00 1 4 0,00 43 38 33,50 240,723 11742

25 950 SELEN ÇEVİK 12E 20 13 16,75 3 0 3,00 1 2 0,50 3 1 2,75 6 3 5,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 4 1 3,75 38 25 31,75 235,848 12107

26 841 BAHAR GENÇDAL 12E 15 12 12,00 4 1 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 6 1 5,75 2 0 2,00 1 0 1,00 2 4 1,00 2 3 1,25 35 23 29,25 228,905 12605

27 982 ELİF TAŞKIRAN 12E 19 10 16,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 6 2,50 1 1 0,75 2 3 1,25 1 1 0,75 35 25 28,75 226,790 12727

28 996 HASAN BİRGEZ 12E 20 14 16,50 1 2 0,50 2 2 1,50 2 1 1,75 5 1 4,75 1 2 0,50 2 0 2,00 2 4 1,00 35 26 28,50 226,065 12773



12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KONYAALTI GOYNUK UNAL AYSAL AL EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21) 194 467 2906 15237

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,78 9,78 23,33 3,33 0,80 3,13 2,67 0,91 2,44 1,95 1,25 1,64 2,82 1,11 2,54 10,98 3,55 10,09 3,16 0,85 2,95 1,79 1,54 1,41 2,26 1,18 1,97 2,20 1,03 1,94 56,94 22,00 51,44 291,710

Okul Ortalaması 24,92 9,25 22,61 2,93 0,87 2,71 2,38 0,90 2,15 1,54 1,01 1,29 2,47 0,86 2,25 6,69 2,22 6,14 1,29 0,49 1,17 0,93 0,87 0,71 1,17 0,89 0,95 1,82 1,06 1,55 46,14 18,42 41,53 263,960

SINIF: 12E

KATILIMLAR

29 888 İKRA EYLÜ  GÜLER 12E 16 18 11,50 3 0 3,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 6 6 4,50 1 1 0,75 2 3 1,25 2 4 1,00 36 35 27,25 222,920 12969

30 876 KYLIAN MBAPPE 12E 5 4 4,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 21 14 17,50 194,350 14136

31 852 YAHYA BERKE YALIN 12E 15 11 12,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 4 0,00 24 31 16,25 189,553 14233

32 884 İLAYDA POLAT 12E 15 6 13,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 17 7 15,25 186,300 14313

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KONYAALTI GOYNUK UNAL AYSAL AL EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21) 194 467 2906 15237

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,78 9,78 23,33 3,33 0,80 3,13 2,67 0,91 2,44 1,95 1,25 1,64 2,82 1,11 2,54 10,98 3,55 10,09 3,16 0,85 2,95 1,79 1,54 1,41 2,26 1,18 1,97 2,20 1,03 1,94 56,94 22,00 51,44 291,710

Okul Ortalaması 24,92 9,25 22,61 2,93 0,87 2,71 2,38 0,90 2,15 1,54 1,01 1,29 2,47 0,86 2,25 6,69 2,22 6,14 1,29 0,49 1,17 0,93 0,87 0,71 1,17 0,89 0,95 1,82 1,06 1,55 46,14 18,42 41,53 263,960

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 911 YİĞİTHAN KAROĞLU 12F 26 12 23,00 4 1 3,75 4 0 4,00 1 3 0,25 3 1 2,75 17 3 16,25 7 2 6,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 71 26 64,50 334,120 4504

2 2505 SEMİ KURTÇAĞ 12F 26 11 23,25 4 0 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 13 2 12,50 3 2 2,50 4 2 3,50 3 2 2,50 60 22 54,50 303,908 6434

3 756 ÇINAR AK 12F 25 12 22,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 3 0 3,00 10 3 9,25 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 1 4,75 59 22 53,50 301,110 6663

4 786 SEVGİ ASLANCAN 12F 30 6 28,50 3 1 2,75 1 0 1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 9 2 8,50 2 0 2,00 2 2 1,50 3 1 2,75 54 13 50,75 291,810 7372

5 813 LİNA CEREN ÇAKIR 12F 26 11 23,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 9 3 8,25 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 2 3,50 57 26 50,50 291,768 7378

6 926 NİSA DOĞA COŞKUN 12F 26 9 23,75 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 14 4 13,00 3 0 3,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 56 27 49,25 287,868 7708

7 2504 İLGEN KIRKICI 12F 27 7 25,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 2 0 2,00 4 0 4,00 1 1 0,75 1 3 0,25 3 1 2,75 50 13 46,75 280,053 8370

8 987 AZRA AY 12F 29 6 27,50 1 0 1,00 2 0 2,00 1 2 0,50 2 0 2,00 7 1 6,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 3 1 2,75 48 11 45,25 275,260 8778

9 979 BURAK EFE CAN 12F 28 11 25,25 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 9 3 8,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 4 1,00 51 26 44,50 273,168 8971

10 814 CEYHUN IRMAK 12F 25 13 21,75 2 0 2,00 2 2 1,50 1 1 0,75 4 0 4,00 10 7 8,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 3 0 3,00 4 1 3,75 51 30 43,50 270,783 9166

11 895 ÇAĞLA KALPAZAN 12F 26 9 23,75 5 0 5,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 2 3 1,25 48 20 43,00 268,903 9353

12 995 GÜNEŞ YETGİN 12F 28 8 26,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 47 21 41,75 264,825 9728

13 825 MEHMET ATICI 12F 23 8 21,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 7 2 6,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 4 2 3,50 46 19 41,25 263,975 9807

14 850 EGE ATALIK 12F 26 7 24,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 5 2 4,50 1 1 0,75 2 0 2,00 4 1 3,75 45 16 41,00 262,928 9897

15 183 ERAY ÇETİN AYA 12F 24 9 21,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 1 0,75 7 1 6,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 45 18 40,50 261,663 10022

16 964 BARAN BULCE 12F 24 9 21,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 5 2 4,50 1 1 0,75 2 0 2,00 3 1 2,75 45 19 40,25 260,948 10082

17 771 MUHAMMET CIBIR 12F 23 15 19,25 1 0 1,00 2 2 1,50 1 1 0,75 4 0 4,00 12 5 10,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 3 0 3,00 1 4 0,00 47 33 38,75 256,613 10461

18 0 MUHAMMET AKA 12F 23 10 20,50 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 6 6 4,50 1 0 1,00 3 2 2,50 43 20 38,00 254,235 10650

19 882 EYLEM SARI 12F 22 10 19,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 4 0 4,00 5 2 4,50 1 0 1,00 2 0 2,00 3 2 2,50 40 17 35,75 247,650 11208

20 789 MERVE TEKDEMİR 12F 17 15 13,25 3 0 3,00 1 1 0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 5 2 4,50 2 0 2,00 1 3 0,25 1 1 0,75 5 1 4,75 39 25 32,75 239,413 11830

21 947 SELİN ZEHRA MERT 12F 24 13 20,75 3 0 3,00 1 0 1,00 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 3 2,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 3 0,25 39 26 32,50 237,533 11977

22 912 MERVENUR BİRBİZ 12F 23 11 20,25 1 0 1,00 1 0 1,00 5 3 4,25 3 1 2,75 3 1 2,75 36 16 32,00 236,228 12077

23 967 DENİZ NİLAY SAVAŞ 12F 20 12 17,00 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 3 0 3,00 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 2 3 1,25 36 23 30,25 231,275 12445



12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KONYAALTI GOYNUK UNAL AYSAL AL EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21) 194 467 2906 15237

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,78 9,78 23,33 3,33 0,80 3,13 2,67 0,91 2,44 1,95 1,25 1,64 2,82 1,11 2,54 10,98 3,55 10,09 3,16 0,85 2,95 1,79 1,54 1,41 2,26 1,18 1,97 2,20 1,03 1,94 56,94 22,00 51,44 291,710

Okul Ortalaması 24,92 9,25 22,61 2,93 0,87 2,71 2,38 0,90 2,15 1,54 1,01 1,29 2,47 0,86 2,25 6,69 2,22 6,14 1,29 0,49 1,17 0,93 0,87 0,71 1,17 0,89 0,95 1,82 1,06 1,55 46,14 18,42 41,53 263,960

SINIF: 12F

KATILIMLAR
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12f SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KONYAALTI GOYNUK UNAL AYSAL AL EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21) 194 467 2906 15237

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,78 9,78 23,33 3,33 0,80 3,13 2,67 0,91 2,44 1,95 1,25 1,64 2,82 1,11 2,54 10,98 3,55 10,09 3,16 0,85 2,95 1,79 1,54 1,41 2,26 1,18 1,97 2,20 1,03 1,94 56,94 22,00 51,44 291,710

Okul Ortalaması 24,92 9,25 22,61 2,93 0,87 2,71 2,38 0,90 2,15 1,54 1,01 1,29 2,47 0,86 2,25 6,69 2,22 6,14 1,29 0,49 1,17 0,93 0,87 0,71 1,17 0,89 0,95 1,82 1,06 1,55 46,14 18,42 41,53 263,960

SINIF: 12f

KATILIMLAR

1 943 CANSU GÜRCAN 12f 22 12 19,00 1 1 0,75 1 0 1,00 5 4 4,00 2 0 2,00 3 0 3,00 34 17 29,75 229,495 12564

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KONYAALTI GOYNUK UNAL AYSAL AL EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21) 194 467 2906 15237

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,78 9,78 23,33 3,33 0,80 3,13 2,67 0,91 2,44 1,95 1,25 1,64 2,82 1,11 2,54 10,98 3,55 10,09 3,16 0,85 2,95 1,79 1,54 1,41 2,26 1,18 1,97 2,20 1,03 1,94 56,94 22,00 51,44 291,710

Okul Ortalaması 24,92 9,25 22,61 2,93 0,87 2,71 2,38 0,90 2,15 1,54 1,01 1,29 2,47 0,86 2,25 6,69 2,22 6,14 1,29 0,49 1,17 0,93 0,87 0,71 1,17 0,89 0,95 1,82 1,06 1,55 46,14 18,42 41,53 263,960

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 863 MELİSA DOKGÖZ 12F 23 9 20,75 7 3 6,25 30 12 27,00 220,843 13095

2 984 SAMİ CAN ILGAZ 12F 19 11 16,25 3 1 2,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 30 17 25,75 217,703 13266

3 1013 ELİF ZEHRA DOĞAN 12F 17 8 15,00 1 1 0,75 2 0 2,00 8 7 6,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 30 24 24,00 212,550 13534

4 900 ZEKİ EREN ÇELİK 12F 15 15 11,25 2 2 1,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 5 3 4,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 29 33 20,75 203,303 13908

5 465 BURAK ERKEN 12F 14 12 11,00 2 1 1,75 1 2 0,50 17 15 13,25 180,585 14421

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KONYAALTI GOYNUK UNAL AYSAL AL EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21) 194 467 2906 15237

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,78 9,78 23,33 3,33 0,80 3,13 2,67 0,91 2,44 1,95 1,25 1,64 2,82 1,11 2,54 10,98 3,55 10,09 3,16 0,85 2,95 1,79 1,54 1,41 2,26 1,18 1,97 2,20 1,03 1,94 56,94 22,00 51,44 291,710

Okul Ortalaması 24,92 9,25 22,61 2,93 0,87 2,71 2,38 0,90 2,15 1,54 1,01 1,29 2,47 0,86 2,25 6,69 2,22 6,14 1,29 0,49 1,17 0,93 0,87 0,71 1,17 0,89 0,95 1,82 1,06 1,55 46,14 18,42 41,53 263,960

SINIF: 12G

KATILIMLAR

1 856 DEFNE AKTAŞ 12G 34 5 32,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 9 2 8,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 62 10 59,50 317,583 5501

2 772 HANDE CARFİ 12G 31 5 29,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 6 0 6,00 1 2 0,50 2 0 2,00 1 1 0,75 4 0 4,00 59 10 56,50 309,033 6052

3 776 KEZBAN DİLVEREN 12G 33 7 31,25 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 4 0 4,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 55 13 51,75 294,243 7178

4 693 GÖKTÜRK ATABAY 12G 31 9 28,75 4 1 3,75 3 0 3,00 1 2 0,50 3 2 2,50 7 2 6,50 49 16 45,00 274,163 8888

5 843 DEFNE YÜKSEL 12G 33 7 31,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 1 1 0,75 47 14 43,50 269,338 9311

6 808 AZRA ÖZYAMANOL 12G 31 7 29,25 4 0 4,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 7 1 6,75 45 9 42,75 267,303 9487

7 837 TAHA EFE SÜRÜCÜ 12G 30 5 28,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 47 18 42,50 266,613 9554

8 820 EYLÜL KOCABIYIK 12G 31 7 29,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 0 3,00 7 1 6,75 0 1 -0,25 46 14 42,50 266,538 9559

9 790 GENCER M CEYLAN 12G 26 13 22,75 4 1 3,75 3 0 3,00 2 1 1,75 3 1 2,75 7 2 6,50 1 1 0,75 1 2 0,50 47 21 41,75 265,178 9691

10 865 TOPRAK ŞAHİN 12G 28 8 26,00 3 2 2,50 1 0 1,00 3 0 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 44 19 39,25 257,205 10397

11 798 FATMA KARAGÖZ 12G 28 8 26,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 0 3,00 1 0 1,00 35 9 32,75 237,565 11973

12 918 KAAN KARA 12G 27 10 24,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 39 26 32,50 236,985 12031

13 783 MERT CAN 12G 29 7 27,25 2 0 2,00 31 7 29,25 226,793 12726

14 1010 NEHİR ATALAY 12G 22 12 19,00 1 0 1,00 3 0 3,00 3 0 3,00 29 12 26,00 218,050 13243

15 0 ALİ BABAT 12G 21 7 19,25 3 0 3,00 3 2 2,50 27 9 24,75 214,243 13452

16 2033 BERK YALÇINKAYA 12G 16 14 12,50 1 0 1,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 23 16 19,00 197,745 14055

17 62 BERRU TURAN 12G 18 13 14,75 1 1 0,75 2 0 2,00 21 14 17,50 192,933 14155

18 897 METEHAN ŞİRİNLER 12G 8 29 0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 1 2 0,50 1 9 -1,25 1 4 0,00 14 51 1,25 145,678 14787

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ANTALYA KONYAALTI GOYNUK UNAL AYSAL AL EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Okul
(194)

24,92 9,25 22,61 2,93 0,87 2,71 2,38 0,90 2,15 1,54 1,01 1,29 2,47 0,86 2,25 6,69 2,22 6,14 1,29 0,49 1,17 0,93 0,87 0,71 1,17 0,89 0,95 1,82 1,06 1,55 46,14 18,42 41,53 263,960

İlçe
(467)

28,21 7,93 26,23 3,53 0,68 3,36 2,89 0,82 2,69 2,34 1,12 2,06 2,84 0,98 2,60 12,29 2,92 11,56 3,69 0,81 3,49 2,09 1,47 1,72 2,80 1,30 2,47 2,95 1,21 2,65 63,63 19,24 58,83 316,260

İl
(2906)

28,72 8,37 26,63 3,69 0,69 3,52 3,03 0,85 2,82 2,42 1,25 2,11 3,01 1,12 2,73 14,86 3,37 14,02 4,89 0,93 4,66 2,66 1,72 2,23 3,46 1,28 3,14 3,23 1,05 2,97 69,97 20,63 64,83 332,970

Genel
(15237)

25,78 9,78 23,33 3,33 0,80 3,13 2,67 0,91 2,44 1,95 1,25 1,64 2,82 1,11 2,54 10,98 3,55 10,09 3,16 0,85 2,95 1,79 1,54 1,41 2,26 1,18 1,97 2,20 1,03 1,94 56,94 22,00 51,44 291,710

Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
12A
(28)

24,25 10,07 21,73 3,18 0,93 2,95 2,57 1,25 2,26 1,86 1,00 1,61 2,68 1,04 2,42 5,54 1,96 5,04 0,61 0,43 0,50 0,29 0,43 0,18 0,14 0,32 0,06 0,43 0,50 0,30 41,55 17,93 37,05 251,100

12B
(27)

24,93 9,74 22,49 3,22 1,33 2,89 3,30 0,93 3,06 1,96 1,37 1,62 2,52 1,37 2,18 4,48 1,56 4,09 0,19 0,19 0,14 0,37 0,70 0,19 0,22 0,44 0,11 0,81 0,44 0,70 42,00 18,07 37,47 252,310

12C
(27)

23,26 9,33 20,93 2,81 0,89 2,59 2,67 0,85 2,45 1,41 0,70 1,23 2,30 0,74 2,11 4,89 1,81 4,44 1,26 0,52 1,13 0,41 0,26 0,34 0,11 0,22 0,06 0,67 0,41 0,56 39,79 15,73 35,84 242,820

12D
(33)

29,30 6,94 27,57 3,33 0,61 3,18 2,36 0,73 2,18 1,82 1,06 1,55 2,70 1,03 2,44 12,27 2,33 11,69 3,48 0,79 3,29 2,36 1,36 2,02 3,39 1,73 2,96 3,82 1,58 3,42 64,83 18,16 60,30 320,890

12E
(32)

22,81 9,22 20,51 2,69 0,69 2,52 1,94 0,78 1,74 1,22 1,06 0,95 2,47 0,72 2,29 6,66 3,03 5,90 1,53 0,44 1,42 1,09 1,47 0,73 1,88 1,72 1,45 2,63 1,69 2,20 44,92 20,82 39,71 259,410

12F
(29)

23,48 10,38 20,89 2,48 0,83 2,28 1,86 0,90 1,64 1,14 1,00 0,89 2,28 0,59 2,13 6,97 2,83 6,26 0,86 0,55 0,72 1,14 1,14 0,85 1,41 1,03 1,16 2,62 1,69 2,20 44,24 20,94 39,02 257,260

12G
(18)

26,50 9,61 24,10 2,67 0,94 2,43 1,89 0,89 1,67 1,33 0,78 1,14 2,22 0,39 2,12 3,89 1,61 3,49 0,33 0,50 0,21 0,28 0,28 0,21 0,06 0,22 0,00 0,83 0,78 0,64 40,00 16,00 36,01 247,620

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
GOYNUK UNAL AYSAL AL okulunda 194 7

KONYAALTI ilçesinde 467 23 4
ANTALYA ilinde 2906 150 23 7

Genelde 15237 1004 164 96 40

DERECELER

Genelde sınava 164 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 114. oldu

ANTALYA ilinde sınava 23 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 19. oldu

KONYAALTI ilçesinde sınava 4 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 4. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ANTALYA KONYAALTI GOYNUK UNAL AYSAL AL EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ANTALYA KONYAALTI GOYNUK UNAL AYSAL AL EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Metne Sözcük Yerleştirme 1 0,95 0,05 95

[+] Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0,95 0,03 95

[+] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,90 0,08 90

[-] Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0,92 0,78 46

[+] Parçadaki Cümlelerin İçerik ve
Özellikleri

1 0,76 0,19 76

[+] İki Cümleyi Birleştirme 1 0,84 0,08 84

[-] İsimler 1 0,46 0,10 46

[-] Nesne - Zarf Tümleci - Yer
Tamlayıcısı

1 0,16 0,19 16

[+] Yazım Kuralları - Karma 2 1,05 0,62 52

[-] Ses Bilgisi - Karma 1 0,27 0,15 27

[+] Noktalama İşaretleri - Karma 1 0,90 0,08 90

[+] Üç Nokta 1 0,75 0,18 75

[-] Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0,45 0,39 45

[+] Paragrafta Anlatım Akışını Bozan
Cümle

1 0,64 0,32 64

[-] Paragrafı İkiye Ayırma 1 0,48 0,45 48

[-] Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0,34 0,51 34

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

1 0,77 0,11 77

[-] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2,91 2,45 49

[+] Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu
Belirleme

1 0,87 0,07 87

[+] Fiilimsiler - Karma 1 0,69 0,07 69

[+] Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

1 0,65 0,19 65

[+] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2,69 0,18 90

[+] Paragrafın Konusu 2 1,50 0,21 75

[+] Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0,80 0,10 80

[+] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3,22 1,69 54

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] Bir araştırma alanı ve bilim dalı
olarak tarihin kapsamını, metodunu ve
diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.

1 0,60 0,23 60

[+] İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet
Havzaları

1 0,79 0,04 79

[-] Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam
Tarzı

1 0,40 0,28 40

[+] Osmanlı Devleti'nde
Demokratikleşme Hareketleri

1 0,67 0,15 67

[-] Mudanya’dan Lozan’a 1 0,47 0,17 47

Coğrafya-1
[-] Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0,41 0,17 41

[-] Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0,43 0,28 43

[-] Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0,14 0,34 14

[+] Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0,82 0,06 82

[+] Bölge ve Bölge Türleri 1 0,58 0,06 58

Felsefe
[+] Felsefi Düşünce 1 0,52 0,18 52

[-] MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl
Filozoflarının Felsefi Görüşleri

1 0,22 0,37 22

[-] Ahlak Felsefesi 1 0,07 0,10 7

[-] Bilim Felsefesi 1 0,49 0,08 49

[-] 18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin
Ayırıcı Nitelikleri

1 0,24 0,29 24

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[-] Allah İnsan İlişkisi 1 0,40 0,32 40

[+] İslam ve İbadet 1 0,78 0,05 78

[-] Gönül Coğrafyamız 1 0,04 0,22 4

[+] Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0,79 0,06 79

[-] Din ve Hayat 1 0,46 0,22 46

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 1 0,69 0,18 69

[-] Tek ve Çift Sayılar 1 0,19 0,16 19

[-] Ardışık Sayılar 1 0,12 0,05 12

[+] Rasyonel Sayılar 1 0,57 0,11 57

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,24 0,23 24

[-] Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0,35 0,06 35

[-] Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0,16 0,12 16

[-] Üslü ifadeler 1 0,33 0,35 33

[-] Köklü ifadeler 1 0,18 0,22 18

[-] Oran ve Orantı 1 0,21 0,02 21

[+] Sayı Problemleri 2 1,07 0,11 54

[-] Yaş Problemleri 1 0,14 0,04 14

[-] Rutin Olmayan Problemler 6 0,97 0,23 16

[-] İşçi Problemleri 1 0,01 0,04 1

[-] Grafik Problemleri 2 0,67 0,05 34

[-] Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0,10 0,10 10

[-] Hareket Problemleri 1 0,41 0,04 41

[-] Fonksiyonlarda İşlemler 1 0,03 0,02 3

[-] Fonksiyon Grafikleri 1 0,06 0,01 6

[-] Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0,12 0,02 12

[-] Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme
İşleminde Kalanı Bulma

1 0,02 0,01 2

[-] Permütasyon 1 0,01 0,05 1

[-] OLASILIK 1 0,06 0,02 6

Geometri
[-] Geometrik Kavramlar ve Doğruda
Açılar

1 0,35 0,05 35

[-] Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0,16 0,09 16

[-] İkizkenar Üçgen 1 0,07 0,07 7

[-] Üçgende Açıortay 1 0,11 0,08 11

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 1 0,09 0,05 9

[-] Çokgenler 1 0,13 0,02 13

[-] Paralelkenar 1 0,06 0,01 6

[-] Dikdörtgen 1 0,16 0,01 16

[-] Prizmalar 2 0,17 0,12 9

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin
Diğer Disiplinlerle İlişkisi

1 0,48 0,17 48

[-] Düzgün Doğrusal Hareket 1 0,07 0,23 7

[-] Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0,11 0,22 11

[-] Elektrik Yükünün Özellikleri ve
Elektriklenme Çeşitleri

1 0,02 0,03 2

[-] Elektrik Akımı ve Direnç 1 0,13 0,08 13

[-] Ses Dalgaları 1 0,03 0,07 3

[-] Işığın Kırılması 1 0,09 0,08 9

Kimya
[-] Bileşiklerin formüllerini adlarıyla
eşleştirir.

1 0,31 0,06 31

[-] Atom Modelleri 1 0,30 0,07 30

[-] Kimyasal türleri açıklar. 1 0,26 0,24 26

[-] Saf maddelerin hâl değişim
grafiklerini yorumlar.

1 0,12 0,12 12

[-] Kütle, mol sayısı, molekül sayısı,
atom sayısı ve gazlar için normal
şartlarda hacim kavramlarını
birbirleriyle ilişkilendirerek
hesaplamalar yapar.

1 0,06 0,06 6

[-] Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0,02 0,09 2

[-] Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0,10 0,25 10

Biyoloji
[-] Enzimlerin genel özelliklerini ve
yapısını bilir.

1 0,07 0,20 7

[+] Farklı hücre türlerini karşılaştırır. 1 0,53 0,15 53

[-] Arkeleri tanır ve genel özelliklerini
açıklar.

1 0,10 0,25 10

[-] Monohibrit, dipibrit ve kontrol
çaprazlamalarını yapar.

1 0,34 0,14 34

[-] Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede
gerçekleşen olayları bilir.

1 0,46 0,08 46

[-] Ekosistemin canlı ve cansız
bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar.

1 0,31 0,24 31



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ALTUN 14 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,020 291,710 4 34 288 2008 6580

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 28 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 21,73 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,26 2,15 2,44

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,61 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,42 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,23 8,40 9,75

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 5,04 6,14 10,09

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,50 1,17 2,95

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 5,54 7,31 13,04

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,18 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,30 1,55 1,94

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,54 3,21 5,31

Toplam: 120 58 15 54,25 45 37,05 41,53 51,43

TYT Türkçe AEaCCC BDACEE CaAABBe DeCDBAABDEBEeACEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal bBEAa CEDcDBCEBBaeA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EAbcCE BBE C ED D        B          B   

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen      Aa        d    

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
BERSİS 976 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,010 291,710 7 80 350 2313 9064

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 28 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 21,73 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,95 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,26 2,15 2,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,61 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,42 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 9,23 8,40 9,75

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,18 0,71 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,30 1,55 1,94

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 0,54 3,21 5,31

Toplam: 120 47 11 44,25 37 37,05 41,53 51,43

TYT Türkçe bEDCCC BbACE B aAABBADceCDBAAB EBECACEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal C  AE CE ADBCcBBECA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Fen   DbaAdd         B  

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Farklı hücre türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 1 0 0 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL CANBAZ 940 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,015 291,710 6 79 349 2312 9063

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 28 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 21,73 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,26 2,15 2,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,61 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,42 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,23 8,40 9,75

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 5,04 6,14 10,09

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,50 1,17 2,95

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 5,54 7,31 13,04

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,18 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,30 1,55 1,94

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,54 3,21 5,31

Toplam: 120 49 19 44,25 37 37,05 41,53 51,43

TYT Türkçe CCE aAECBBCEABbeCeDbCABaeBDEDBbACEDDBE A

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAdCBAc CECDBeaCA Ba

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik aE Cd               DB    c   aA        

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen b              D  b 

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ÖZDEMİR 848 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,600 291,710 15 129 400 2555 11213

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 28 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 21,73 22,61 23,33

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,95 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,26 2,15 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,61 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,42 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,23 8,40 9,75

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 5,04 6,14 10,09

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,50 1,17 2,95

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 5,54 7,31 13,04

Toplam: 120 42 24 36,00 30 37,05 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEdDAE dBbEABbbdDDeCcBaeBDEDBAACcDDBEaA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAcec b CECD BdeAcBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B      ba E      E  DB      e d d       

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE GÜNEŞ 893 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,890 291,710 8 82 352 2336 9251

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 28 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 21,73 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,26 2,15 2,44

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,61 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,42 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,23 8,40 9,75

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 5,04 6,14 10,09

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,50 1,17 2,95

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 5,54 7,31 13,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,18 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,30 1,55 1,94

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,54 3,21 5,31

Toplam: 120 47 14 43,50 36 37,05 41,53 51,43

TYT Türkçe AEaCCCaBDACE BCEccBeA DeCDBAABDEBE dCEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAd CE cD CE BECdD

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik E aE    c                          E   A

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen                Ce   

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN YELLİCE 817 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,770 291,710 3 33 286 1988 6447

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 28 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 21,73 22,61 23,33

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,26 2,15 2,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,61 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,42 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 9,23 8,40 9,75

Matematik-1 30 14 0 14,00 47 5,04 6,14 10,09

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,50 1,17 2,95

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 5,54 7,31 13,04

Toplam: 120 57 9 54,75 46 37,05 41,53 51,43

TYT Türkçe AE  CC BDACEE ebAABBAeDeCDBAABDEBEb CEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEbCEDA BCa BE A 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik E DECED BE CC  AD     A  B      e       

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ TEPE 992 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,560 291,710 14 118 389 2512 10809

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 28 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 21,73 22,61 23,33

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,95 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,26 2,15 2,44

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,61 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,42 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 9,23 8,40 9,75

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 5,04 6,14 10,09

Geometri 10 4 1 3,75 38 0,50 1,17 2,95

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 5,54 7,31 13,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,18 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,30 1,55 1,94

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,54 3,21 5,31

Toplam: 120 42 18 37,50 31 37,05 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEd AEC BCaAdbAdc eecBBAB EDBAACEeDBEdd

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal       b C     dCA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B    d a CED    eE  DB      C EA   C A e

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen   A                 

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA AKTAŞ 860 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,595 291,710 1 23 257 1867 5832

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 28 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 21,73 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,95 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,26 2,15 2,44

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,61 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,42 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,23 8,40 9,75

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 5,04 6,14 10,09

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,50 1,17 2,95

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 5,54 7,31 13,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,18 0,71 1,41

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,30 1,55 1,94

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 0,54 3,21 5,31

Toplam: 120 62 18 57,50 48 37,05 41,53 51,43

TYT Türkçe AE CbCBBb CEd CcAbBBAeDeCDBAABDEBEdACEeb

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal d EAEbCEDADBCEBB CA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EAaECEDBB  CCED     cDAD B             c

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D   eeDEB     d  

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA CAN 800 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,278 291,710 10 102 373 2423 9956

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 28 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 21,73 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,26 2,15 2,44

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,61 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,42 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 9,23 8,40 9,75

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 5,04 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 1,17 2,95

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 5,54 7,31 13,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,18 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,30 1,55 1,94

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,54 3,21 5,31

Toplam: 120 44 13 40,75 34 37,05 41,53 51,43

TYT Türkçe CCE  cE cBCdA DACeDdbeBeA DEDBAACbDDB  A

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EA CBAD e C    CAbBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BE CC Aad   B    ED                     

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen                D    

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 4 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ACAR 782 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,278 291,710 2 30 279 1949 6260

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 28 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 21,73 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,26 2,15 2,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,61 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,42 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,23 8,40 9,75

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 5,04 6,14 10,09

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,50 1,17 2,95

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 5,54 7,31 13,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,18 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,30 1,55 1,94

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,54 3,21 5,31

Toplam: 120 59 13 55,75 46 37,05 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEEbAEC B EABDbdeDeCABBABDEDBAACEDDBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAEC ADeCECcdBEeADBb

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BE CC  bc ED       ADB        E Be      

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen                    B

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BERAT YILMAZ 891 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,013 291,710 11 109 380 2457 10253

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 28 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 21,73 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,95 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,26 2,15 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,61 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,42 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,23 8,40 9,75

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 5,04 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 1,17 2,95

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 5,54 7,31 13,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,18 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,30 1,55 1,94

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,54 3,21 5,31

Toplam: 120 44 17 39,75 33 37,05 41,53 51,43

TYT Türkçe AcD CC BDACEEB aAABedcceaDBAABDEBEedCEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBaA DC c bBCE BE Ae

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik E b  ED B    E  D        B              

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen                 a   

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH ZEMHERİ 1011 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,995 291,710 5 66 330 2216 8131

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 28 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 21,73 22,61 23,33

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,26 2,15 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,61 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,42 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,23 8,40 9,75

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 5,04 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 1,17 2,95

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 5,54 7,31 13,04

Toplam: 120 51 12 48,00 40 37,05 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEEbcE BB EABbACDDCCABeABaEDBAACEDDBEbA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBcbbCECb BECAeBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik c   C     EDB        B                  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ZEHRA YİĞİT 94 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,633 291,710 25 173 446 2732 13436

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 28 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 11 16,25 41 21,73 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,26 2,15 2,44

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,61 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,42 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,23 8,40 9,75

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 5,04 6,14 10,09

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 0,50 1,17 2,95

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 5,54 7,31 13,04

Toplam: 120 30 21 24,75 21 37,05 41,53 51,43

TYT Türkçe CCdEbA    CaAc dC De c  eBDEDBAAC eDBEad

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EdECBAecCEa    eAcBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik    a                 B        ddd       

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 3 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLTEN SAPANCILAR 913 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,228 291,710 23 166 439 2696 13009

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 28 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 21,73 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,26 2,15 2,44

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,61 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,42 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,23 8,40 9,75

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 5,04 6,14 10,09

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,50 1,17 2,95

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 5,54 7,31 13,04

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,18 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,30 1,55 1,94

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,54 3,21 5,31

Toplam: 120 34 27 27,25 23 37,05 41,53 51,43

TYT Türkçe d a CC BbbddEBCaAcBdeeDebDBAABDEBEadCbeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBE EcCEDAbBd  BEeAc

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik         c  ad   D                  E    

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    a            a   

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 5 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN ASLAN 2045 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,945 291,710 26 178 451 2759 13778

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 28 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29 21,73 22,61 23,33

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,95 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,26 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,61 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,42 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9 9,23 8,40 9,75

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 5,04 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 1,17 2,95

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 5,54 7,31 13,04

Toplam: 120 28 24 22,00 18 37,05 41,53 51,43

TYT Türkçe CCaEbcdeedbEABbedDDeacBBcc EDBAAC ae    

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal cAbCdec C           

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  CC A E ED     E   B       e          

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İsimler 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 5 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA DOLAKSIZ 978 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,080 291,710 9 84 354 2345 9336

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 28 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 21,73 22,61 23,33

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,26 2,15 2,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,61 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,42 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,23 8,40 9,75

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 5,04 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 1,17 2,95

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 5,54 7,31 13,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,18 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,30 1,55 1,94

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,54 3,21 5,31

Toplam: 120 47 15 43,25 36 37,05 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEaDAECBaCcABDbdDDeecBBABDEDBdACEDDBECd

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBAc CECb BdeA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B    E    E       c                     

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen                D    

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN AKTAŞ 957 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,058 291,710 22 159 431 2672 12661

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 28 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 21,73 22,61 23,33

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,95 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,26 2,15 2,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,61 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,42 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 9,23 8,40 9,75

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 5,04 6,14 10,09

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,50 1,17 2,95

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 5,54 7,31 13,04

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,18 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,30 1,55 1,94

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,54 3,21 5,31

Toplam: 120 35 23 29,25 24 37,05 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEc AE  a cABDbdcDdeAcBAaDEDBAAC c BEad

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal cAbCdec CEdDd EaA Bc

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  C      E          B        E         

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen b              D    

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN DOKGÖZ 74 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,295 291,710 24 172 445 2728 13408

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 28 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 4 11,00 28 21,73 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,95 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,26 2,15 2,44

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,61 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,42 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 9,23 8,40 9,75

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 5,04 6,14 10,09

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,50 1,17 2,95

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 5,54 7,31 13,04

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,18 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,30 1,55 1,94

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,54 3,21 5,31

Toplam: 120 28 13 24,75 21 37,05 41,53 51,43

TYT Türkçe CCE      B aABDbd D C         A CEe     

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal cA CBAbbCEC    ee B 

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  CdE b  E         DB        E    C    

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen   c            e    

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 0 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA BALIK 757 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,793 291,710 16 135 406 2592 11732

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 28 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 21,73 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,26 2,15 2,44

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,61 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,42 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,23 8,40 9,75

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 5,04 6,14 10,09

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,50 1,17 2,95

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 5,54 7,31 13,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,18 0,71 1,41

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,30 1,55 1,94

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 0,54 3,21 5,31

Toplam: 120 43 38 33,50 28 37,05 41,53 51,43

TYT Türkçe bbcCCCcdbAbEEBeEAbBaceDeCDBAABDEBEbcCbDb

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal bBEAcbCEcAbBCacBECA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik Edb acD BdEaa D                        b

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D   d   ac bdDd D

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ADALETLİ 879 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,535 291,710 19 150 421 2630 12129

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 28 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 21,73 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,95 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,26 2,15 2,44

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,61 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,42 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 9,23 8,40 9,75

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 5,04 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 1,17 2,95

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 5,54 7,31 13,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,18 0,71 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,30 1,55 1,94

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,54 3,21 5,31

Toplam: 120 36 17 31,75 26 37,05 41,53 51,43

TYT Türkçe Ac aCC BD CEd  EAbBaAecCaDBAAaDbBEb CEe 

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal C  AE CE  bBdd B CA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik   b  ED B E   D          B              

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen             c       

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İsimler 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI TAŞDEMİR 619 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,338 291,710 28 181 454 2770 13906

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 28 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 21,73 22,61 23,33

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,95 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,26 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,61 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,42 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 9,23 8,40 9,75

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 5,04 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 1,17 2,95

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 5,54 7,31 13,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,18 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,30 1,55 1,94

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,54 3,21 5,31

Toplam: 120 28 28 21,00 18 37,05 41,53 51,43

TYT Türkçe CaEEDAEdeBbaABbACDcedeeaAcDaDBAACdaDBbae

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal bAabBd bCE          

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik c  C      Ea    c                       

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen                  aC 

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 5 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR YILMAZ 899 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,555 291,710 21 157 429 2669 12632

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 28 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 6 19,50 49 21,73 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,26 2,15 2,44

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,61 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,42 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,23 8,40 9,75

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 5,04 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 1,17 2,95

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 5,54 7,31 13,04

Toplam: 120 33 14 29,50 25 37,05 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEdbAE  B aAabAC   C       DBAACEaDBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAdCBecbCEdb   CAc  

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  C   a  E          B                  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 0 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE KÜLCÜ 985 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,158 291,710 17 142 413 2604 11852

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 28 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 21,73 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,95 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,26 2,15 2,44

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,61 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,42 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 9,23 8,40 9,75

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 5,04 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 1,17 2,95

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 5,54 7,31 13,04

Toplam: 120 37 16 33,00 28 37,05 41,53 51,43

TYT Türkçe c b CCc DAdEcBCbAeBeA DdbDBAA DEB  ACbDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBE c eEDA  CE BE   

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik   cd ED B  Ca              B            

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 4 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
RÜVEYDA ÇINAR 960 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,443 291,710 27 180 453 2769 13901

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 28 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 7 9,25 23 21,73 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,26 2,15 2,44

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,61 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,42 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 9,23 8,40 9,75

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 5,04 6,14 10,09

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,50 1,17 2,95

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 5,54 7,31 13,04

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,18 0,71 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,30 1,55 1,94

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,54 3,21 5,31

Toplam: 120 24 13 20,75 17 37,05 41,53 51,43

TYT Türkçe AdD CC  bAdEa  aAAB A  e           A  a 

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal C EAEbCEb    E Ba  c

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik            C E           B         EB   

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    b   e            

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE SARAÇLAR 892 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,725 291,710 12 114 385 2498 10613

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 28 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 21,73 22,61 23,33

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,95 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,26 2,15 2,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,61 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,42 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 9,23 8,40 9,75

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 5,04 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 1,17 2,95

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 5,54 7,31 13,04

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,18 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,30 1,55 1,94

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,54 3,21 5,31

Toplam: 120 42 14 38,50 32 37,05 41,53 51,43

TYT Türkçe  EDCdCBBDdCadBCEAABBA Db DBAABDEBE AC Dc

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal   EA  CE AD Ca B eAc

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik   b     aE Cd   e        B              

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    b            D   

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA TALİH 2502 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,010 291,710 18 146 417 2617 12024

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 28 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 21,73 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,95 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,26 2,15 2,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,61 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,42 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 9,23 8,40 9,75

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 5,04 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 1,17 2,95

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 5,54 7,31 13,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,18 0,71 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,30 1,55 1,94

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,54 3,21 5,31

Toplam: 120 36 15 32,25 27 37,05 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEEaA  a  EABDdae eCcBBABD DB  CEeDB bd

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal  AEC    CEd  B CA B 

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B E   db  E       D  B                  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen           c      D e

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
YEZDA ALTINTAŞ 689 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,318 291,710 13 115 386 2502 10642

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 28 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 21,73 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,95 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,26 2,15 2,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,61 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,42 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 9,23 8,40 9,75

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 5,04 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 1,17 2,95

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 5,54 7,31 13,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,18 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,30 1,55 1,94

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,54 3,21 5,31

Toplam: 120 42 15 38,25 32 37,05 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEE AE  B EABDbdDDaCABdABaEDBAACEeceEeA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAE  Ac CECb B CAcBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik d E        D                            

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D              a  d 

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÇOLAKK 2501 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,623 291,710 20 151 422 2636 12203

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 28 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 21,73 22,61 23,33

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,95 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,26 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,61 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,42 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 9,23 8,40 9,75

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 5,04 6,14 10,09

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,50 1,17 2,95

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 5,54 7,31 13,04

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,18 0,71 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,30 1,55 1,94

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,54 3,21 5,31

Toplam: 120 38 26 31,50 26 37,05 41,53 51,43

TYT Türkçe AED CC BcACEE  aAbBedDceaDBAAcDdBEadCEaD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal edEA  C cA     dcCAc

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik c    ED d ECa   D   e    B     d  A     

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  b b A    E         

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 6 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
632 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,643 291,710 7 75 342 2289 8850

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 22,49 22,61 23,33

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,06 2,15 2,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,62 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,18 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,75 8,40 9,75

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 4,09 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 1,17 2,95

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 4,23 7,31 13,04

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,19 0,71 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,11 0,95 1,97

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,70 1,55 1,94

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 1,01 3,21 5,31

Toplam: 120 49 16 45,00 38 37,48 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEcDAEe BaEAB bbeDCdABBAB EDBAACEeDBEeA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBADcCECDcBcCA Bb

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B          D     E                      

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen b c  b D       D  C 

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ME RTKAMİŞ 842 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,200 291,710 13 119 390 2523 10924

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 22,49 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,06 2,15 2,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,62 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,18 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,75 8,40 9,75

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 4,09 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 1,17 2,95

TYT Matematik 40 6 8 4,00 10 4,23 7,31 13,04

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,19 0,71 1,41

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,11 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,70 1,55 1,94

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 1,01 3,21 5,31

Toplam: 120 46 36 37,00 31 37,48 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEdaAECeabcAdDcCDDeacBeABaEDcbACEDbBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECd DbCECDeBaaAcBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BddCCEbacCcD  c              c          

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen b b      a  b  DbDbB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL ÖZGER 470 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,555 291,710 14 120 391 2527 10973

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 22,49 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,06 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,62 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,18 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,75 8,40 9,75

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 4,09 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 1,17 2,95

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 4,23 7,31 13,04

Toplam: 120 41 16 37,00 31 37,48 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEEDAE  d dABbdCDDCCbBdABDEDBAAdEeDBEbd

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal cAECddDDCd     CAeBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B         ED     a   B                  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS ZİLLİ 871 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,445 291,710 5 67 333 2228 8246

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 22,49 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,06 2,15 2,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,62 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,18 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,75 8,40 9,75

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 4,09 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 1,17 2,95

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 4,23 7,31 13,04

Toplam: 120 52 19 47,25 39 37,48 41,53 51,43

TYT Türkçe AEDCCCeBDdCEdBCEAABBeeDebDBAABDbdEeAbEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CdEAEDCEDeDcCcBBbCAD

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADd ED B  Ca            B  A           

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE FİGEN UYSAL 805 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,840 291,710 15 122 393 2531 11029

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 22,49 22,61 23,33

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,89 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,06 2,15 2,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,62 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,18 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 9,75 8,40 9,75

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 4,09 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 1,17 2,95

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 4,23 7,31 13,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,19 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,70 1,55 1,94

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,01 3,21 5,31

Toplam: 120 40 13 36,75 31 37,48 41,53 51,43

TYT Türkçe dCEE AE  cCEABDAdcceCABaABDEDBAACEebBEeA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EA   AD CECb BbeA B 

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B                    B                  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen                D    

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
BENGÜ SU ŞAHİN 859 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,945 291,710 1 20 239 1752 5252

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 22,49 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,06 2,15 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,62 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,18 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,75 8,40 9,75

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 4,09 6,14 10,09

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,14 1,17 2,95

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 4,23 7,31 13,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,19 0,71 1,41

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,11 0,95 1,97

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,70 1,55 1,94

TYT Fen 20 5 0 5,00 25 1,01 3,21 5,31

Toplam: 120 64 14 60,50 50 37,48 41,53 51,43

TYT Türkçe eED CCBBDACEEeC AABeAeDCCDBAABDEBECdCEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CcEAc CE ADBCc BbCA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EbcE E BB ECaE ADE   Dd  B B    D       

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D      EB   CD   

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 0 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
BENSU KARACA 18 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,663 291,710 20 152 423 2648 12351

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 22,49 22,61 23,33

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,89 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,06 2,15 2,44

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,62 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,18 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 9,75 8,40 9,75

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 4,09 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 1,17 2,95

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 4,23 7,31 13,04

Toplam: 120 35 16 31,00 26 37,48 41,53 51,43

TYT Türkçe A DeCC BDbdEEd aAABeeDDb DBAAB EBECAC Db

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CdcA cCED  B   e  A 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik   c  b dB EC                            

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İsimler 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 3 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
BENSU ŞEN 906 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,743 291,710 11 107 378 2447 10194

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 22,49 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,06 2,15 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,62 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,18 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,75 8,40 9,75

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 4,09 6,14 10,09

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,14 1,17 2,95

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 4,23 7,31 13,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,19 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,70 1,55 1,94

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,01 3,21 5,31

Toplam: 120 44 16 40,00 33 37,48 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEEDAE    EcdDAd DebbBaABDEDBAACEDbBECc

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAEbBAb CECb BEeA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  C          d     DB         d        

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen                   Ce

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT AKDAĞ 758 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,578 291,710 3 48 310 2111 7303

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 22,49 22,61 23,33

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,06 2,15 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,62 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,18 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,75 8,40 9,75

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 4,09 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 1,17 2,95

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 4,23 7,31 13,04

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,19 0,71 1,41

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,11 0,95 1,97

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 0,70 1,55 1,94

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 1,01 3,21 5,31

Toplam: 120 55 16 51,00 43 37,48 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEEaAEe B EAB bCeDCdABBABDEDBAACEeDBEeA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBADcC CDcB CA Bb

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  CC   E  c                            

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen bec   BD aA  d D DCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA SALDIRAN 43 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,095 291,710 9 96 367 2395 9698

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 22,49 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,06 2,15 2,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,62 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,18 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,75 8,40 9,75

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 4,09 6,14 10,09

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,14 1,17 2,95

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 4,23 7,31 13,04

Toplam: 120 47 21 41,75 35 37,48 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEEaAE dd dABcACeceCABaABbEDBAACEeDBEaA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAbCceD CECb B CAcBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  C E    ED  d dE  DB   e    Ee        

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
DESTEGÜL ŞİMŞEKOL 890 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,990 291,710 6 70 337 2258 8467

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 22,49 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,89 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,06 2,15 2,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,62 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,18 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,75 8,40 9,75

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 4,09 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 1,17 2,95

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 4,23 7,31 13,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,19 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,70 1,55 1,94

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,01 3,21 5,31

Toplam: 120 50 13 46,75 39 37,48 41,53 51,43

TYT Türkçe AEDCCCeBDAdEEBCEAABBAcDeCDBAABDEBECdCEDc

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal e EAEcCEDAbBCb BaeA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik  AD   D    C                            

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen                 D b 

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
DURMUŞ CAN TIRAŞ 997 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,273 291,710 25 171 444 2725 13346

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 11 15,25 38 22,49 22,61 23,33

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,89 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,06 2,15 2,44

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,62 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,18 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 9,75 8,40 9,75

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 4,09 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 1,17 2,95

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 4,23 7,31 13,04

Toplam: 120 31 23 25,25 21 37,48 41,53 51,43

TYT Türkçe AEDCCC BbdeEdBbEAbBdAeD aDBAA      dd   

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal bd ebDCdDdDcebeBEbAD

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik   D  ED B    a           B              

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 3 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ELA DOĞANTEKİN 952 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,033 291,710 24 164 437 2692 12960

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 9 15,75 39 22,49 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,06 2,15 2,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,62 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,18 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,75 8,40 9,75

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 4,09 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 1,17 2,95

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 4,23 7,31 13,04

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,19 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,70 1,55 1,94

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,01 3,21 5,31

Toplam: 120 31 14 27,50 23 37,48 41,53 51,43

TYT Türkçe AED CC B deEdB EAbB AeD aDBAA    bddC   

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CdEAEDCEDe  Cc   bA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik             C            B              

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    a           C    

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 2 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NUR AKYÜZ 417 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,965 291,710 26 175 448 2738 13466

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 10 15,50 39 22,49 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,89 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,06 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,62 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,18 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 9,75 8,40 9,75

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 4,09 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 1,17 2,95

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 4,23 7,31 13,04

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,19 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 0,95 1,97

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,70 1,55 1,94

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,01 3,21 5,31

Toplam: 120 28 14 24,50 20 37,48 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEdbAE  B EABcAC   abBaAd  DBAAC    bdd

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal E ECdeDDCE     bA   

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik     C                B                  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen a                   

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 4 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NUR İRBAN 836 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,645 291,710 4 62 326 2189 7979

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 22,49 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,06 2,15 2,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,62 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,18 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,75 8,40 9,75

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 4,09 6,14 10,09

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,14 1,17 2,95

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 4,23 7,31 13,04

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,19 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,70 1,55 1,94

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,01 3,21 5,31

Toplam: 120 52 14 48,50 40 37,48 41,53 51,43

TYT Türkçe AEb CC BDAdEE CEAABBADDeCDBAABaEBcaACEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAcDCE AbBCEBBEeAc

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik         B  Ca         A  B         E    

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    b           C dd 

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE ERCAN 810 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,710 291,710 21 154 426 2662 12549

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 10 16,50 41 22,49 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,89 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,06 2,15 2,44

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,62 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,18 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 11 0 11,00 55 9,75 8,40 9,75

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 4,09 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 1,17 2,95

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 4,23 7,31 13,04

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,19 0,71 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,11 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,70 1,55 1,94

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,01 3,21 5,31

Toplam: 120 33 13 29,75 25 37,48 41,53 51,43

TYT Türkçe AEb CC BDACEdd aAcBBAeDebDBAAc  B     b 

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal C  AE C D DB   BECA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik E    E                                  

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen      dd     c    B  

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR BEYDOĞAN 2029 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,655 291,710 18 137 408 2595 11747

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 6 19,50 49 22,49 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,06 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,62 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,18 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 9,75 8,40 9,75

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 4,09 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 1,17 2,95

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 4,23 7,31 13,04

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,19 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 0,95 1,97

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,70 1,55 1,94

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,01 3,21 5,31

Toplam: 120 37 14 33,50 28 37,48 41,53 51,43

TYT Türkçe AED CC B AdEdB EAcBBADDebDcAABD         

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CdcAEDCEDe     Bdb  

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADd  D B  C             B              

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    a A          a   

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
EREN URAL 90 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,143 291,710 22 158 430 2671 12659

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 22,49 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,06 2,15 2,44

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,62 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,18 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 9,75 8,40 9,75

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,19 0,71 1,41

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 0,11 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,70 1,55 1,94

TYT Fen 20 3 11 0,25 1 1,01 3,21 5,31

Toplam: 120 38 34 29,50 25 37,48 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEEbAddBd EABDbCcDeeABacBDEDBAACEDDBdad

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal aAEeBdDbCadbeBEeA Ba

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Fen aee EbBeca e e D  de

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İsimler 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Farklı hücre türlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 1 0 0 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0
Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ELİF AÇOĞLU 990 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,965 291,710 23 163 435 2683 12781

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 10 16,50 41 22,49 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,06 2,15 2,44

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,62 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,18 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,75 8,40 9,75

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 4,09 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 1,17 2,95

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 4,23 7,31 13,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,19 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 0,95 1,97

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,70 1,55 1,94

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,01 3,21 5,31

Toplam: 120 34 22 28,50 24 37,48 41,53 51,43

TYT Türkçe CCE  AE  d   dDbeeDeCABeAB EDaAAdEDcB   

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAaCdcDcCEd  acCA Bb

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B ECb  c  b  E     e B                  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D                   

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 1 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNİSA SUNCA 807 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,908 291,710 17 134 405 2582 11634

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 22,49 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,06 2,15 2,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,62 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,18 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,75 8,40 9,75

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 4,09 6,14 10,09

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,14 1,17 2,95

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 4,23 7,31 13,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,19 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 0,95 1,97

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,70 1,55 1,94

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,01 3,21 5,31

Toplam: 120 38 16 34,00 28 37,48 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEdbAECB   ABcACe edAcBABDEDBAdCEeDBc d

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAdCc D C Cb B CA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B         E          B         d        

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen                a    

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ADA 824 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,413 291,710 10 98 369 2401 9762

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 22,49 22,61 23,33

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,89 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,06 2,15 2,44

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,62 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,18 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,75 8,40 9,75

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 4,09 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 1,17 2,95

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 4,23 7,31 13,04

Toplam: 120 45 13 41,75 35 37,48 41,53 51,43

TYT Türkçe AED CC BDeCEdBCEAABaAeD CDBAABDEeECACEeb

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CacA  Cb A BCE BaCAe

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik    E ED e    E           B              

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE DURU YİĞİT 898 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,260 291,710 16 131 402 2561 11310

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 22,49 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,06 2,15 2,44

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,62 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,18 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,75 8,40 9,75

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 4,09 6,14 10,09

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,14 1,17 2,95

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 4,23 7,31 13,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,19 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 0,95 1,97

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,70 1,55 1,94

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,01 3,21 5,31

Toplam: 120 42 26 35,50 30 37,48 41,53 51,43

TYT Türkçe bEbCCCBBDAdEd CEA BBAcDeCDBAAcDaBEbdCEeb

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal eBEAcDCE AcdCbdB eAa

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik E b  E  Bddbd   D        B     e        

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D                

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ÖME RFARUK BİÇER 2006 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,405 291,710 8 87 357 2363 9479

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 22,49 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,06 2,15 2,44

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,62 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 2,18 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,75 8,40 9,75

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 4,09 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 1,17 2,95

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 4,23 7,31 13,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,19 0,71 1,41

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,11 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,70 1,55 1,94

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 1,01 3,21 5,31

Toplam: 120 47 18 42,50 35 37,48 41,53 51,43

TYT Türkçe AEDCCC B A aEB aAcBBAeDeCDBbABDEBEbdCEeb

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CdEAEcCEDeD CE ad   

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik Eb    D B  CCE AD  e                    

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D     D a       D

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
RAGIP MERT YAVUZ 707 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,900 291,710 19 139 410 2601 11806

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 6 19,50 49 22,49 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,06 2,15 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,62 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,18 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,75 8,40 9,75

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 4,09 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 1,17 2,95

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 4,23 7,31 13,04

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,19 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 0,95 1,97

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,70 1,55 1,94

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,01 3,21 5,31

Toplam: 120 37 15 33,25 28 37,48 41,53 51,43

TYT Türkçe AED CC B AdEdB EAcBBADDebDcAABD         

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CdEAEDCEDeD CcBBdb  

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik  bDd  D B                               

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    a A          a   

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH KEREM KAŞLI 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,938 291,710 27 190 463 2831 14584

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 21 3,75 9 22,49 22,61 23,33

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,89 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,06 2,15 2,44

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,62 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,18 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 9,75 8,40 9,75

Toplam: 120 17 33 8,75 7 37,48 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEEcdbCadbEbBebdacbeAcdbeDbca          

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAabdADeCECbaadebcaE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 5 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA YELLİCE 809 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,085 291,710 12 108 379 2455 10244

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 22,49 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,89 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,06 2,15 2,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,62 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,18 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 9,75 8,40 9,75

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 4,09 6,14 10,09

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,14 1,17 2,95

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 4,23 7,31 13,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,19 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 0,95 1,97

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,70 1,55 1,94

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,01 3,21 5,31

Toplam: 120 43 12 40,00 33 37,48 41,53 51,43

TYT Türkçe CCE DAEC BCdAB bdeDCCABBAaDEDBAACE DBEdA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EA C  D C  D BaCA Bb

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik d  C      b                   E      A e

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen                a    

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
SILA DİNÇ 766 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,398 291,710 2 31 283 1964 6328

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 22,49 22,61 23,33

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,06 2,15 2,44

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,62 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,18 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 9,75 8,40 9,75

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 4,09 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 1,17 2,95

TYT Matematik 40 8 0 8,00 20 4,23 7,31 13,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,19 0,71 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,11 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,70 1,55 1,94

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 1,01 3,21 5,31

Toplam: 120 58 11 55,25 46 37,48 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEEDAE BBCEABbAbDDeaABBcaDEDBAACEeDBEdd

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBADDCECD B eA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B ECCE D   D         B                  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D        a     D D B

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
AÇELYA DENİZ TUR 914 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,425 291,710 3 43 301 2064 6947

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 20,93 22,61 23,33

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,59 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,45 2,15 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,23 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,11 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 8,39 8,40 9,75

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 4,44 6,14 10,09

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,13 1,17 2,95

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 5,56 7,31 13,04

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,34 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,56 1,55 1,94

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 0,96 3,21 5,31

Toplam: 120 55 10 52,50 44 35,84 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEdDAE  d EA  ACDDeaABeABDEDBAACEDbBE  

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECB  DCECb BECADBb

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik c  C   D        BE  DB       AE         

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DeA            D D B

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NUR TUNCER 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,278 291,710 5 55 317 2138 7496

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 20,93 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,59 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,45 2,15 2,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,23 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,11 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 8,39 8,40 9,75

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 4,44 6,14 10,09

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,13 1,17 2,95

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 5,56 7,31 13,04

Toplam: 120 53 11 50,25 42 35,84 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEdDAEC B EABDAdDDeCABeABDbDdAAdEeDBECd

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAEC A DCECb B CA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  C E    ED     E  DB        Ee D      

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA BALIK 764 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,770 291,710 2 41 298 2060 6918

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 20,93 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,59 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,45 2,15 2,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,23 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,11 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 8,39 8,40 9,75

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 4,44 6,14 10,09

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,13 1,17 2,95

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 5,56 7,31 13,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,34 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,56 1,55 1,94

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,96 3,21 5,31

Toplam: 120 57 17 52,75 44 35,84 41,53 51,43

TYT Türkçe AEDCCCBeDbdEEBCEAbBeAeDaCDBAABDEBEbdCEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAceCEDADBCEdBECA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EbDc E  B  CCaD          a      D AE    

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen                 D   

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
CAFER BENLİOĞLU 989 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,785 291,710 26 192 465 2859 14761

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,59 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,45 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,23 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,11 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 1 1 0,75 4 8,39 8,40 9,75

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 4,44 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,13 1,17 2,95

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 5,56 7,31 13,04

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,34 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,56 1,55 1,94

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,96 3,21 5,31

Toplam: 120 3 3 2,25 2 35,84 41,53 51,43

TYT Sosyal      Ac             

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik  d        ED                            

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen b                   

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Farklı hücre türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 1 0 0 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
E SUDE ALTINÖRS 804 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,448 291,710 13 100 371 2412 9856

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 20,93 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,59 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,45 2,15 2,44

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,23 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,11 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 8,39 8,40 9,75

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 4,44 6,14 10,09

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,13 1,17 2,95

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 5,56 7,31 13,04

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,34 0,71 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,56 1,55 1,94

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 0,96 3,21 5,31

Toplam: 120 45 15 41,25 34 35,84 41,53 51,43

TYT Türkçe AEDCCCeBDbdEdBCdAcBBAD e DBAAaDEBa  CEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal C EAdDCE A  C  BdCA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik         B   b            B         EB   

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D d     a   CD d 

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 3 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
EGE BERKAY BULAT 95 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,450 291,710 24 189 462 2825 14451

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 8 10,00 25 20,93 22,61 23,33

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,59 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,45 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,23 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,11 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 3 7 1,25 6 8,39 8,40 9,75

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 4,44 6,14 10,09

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,13 1,17 2,95

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 5,56 7,31 13,04

Toplam: 120 17 18 12,50 10 35,84 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEEbAdCcBbEABcAbeDb                    

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal dbceBebcCE          

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik     C  b            aB         d        

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SEZER 934 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,648 291,710 20 143 414 2612 11967

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 20,93 22,61 23,33

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,59 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,45 2,15 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,23 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,11 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 8,39 8,40 9,75

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 4,44 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,13 1,17 2,95

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 5,56 7,31 13,04

Toplam: 120 38 22 32,50 27 35,84 41,53 51,43

TYT Türkçe AEDCCC BcbCEdB aAcBdcDDebDcAAaDaBcdACEDc

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal C dA bC DADdCE BaeAc

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik      ED B   a            BB             

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 6 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM SERRA ULUĞ 901 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,650 291,710 19 140 411 2602 11818

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 20,93 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,59 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,45 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,23 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,11 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 8,39 8,40 9,75

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 4,44 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,13 1,17 2,95

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 5,56 7,31 13,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,34 0,71 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,56 1,55 1,94

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,96 3,21 5,31

Toplam: 120 38 19 33,25 28 35,84 41,53 51,43

TYT Türkçe cEb CC BbACEEB  A BaeeDeCDBAABDaBEaACEc 

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal eBEA  C  A     aECAc

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik b b  E  c  Ca D D       bB              

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D       c        

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 3 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ GÜLNUR VURAL 23 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 35 -3,75 -9 20,93 22,61 23,33

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,59 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 2,45 2,15 2,44

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,23 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,11 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 1 13 -2,25 -11 8,39 8,40 9,75

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 4,44 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,13 1,17 2,95

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 5,56 7,31 13,04

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,34 0,71 1,41

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,56 1,55 1,94

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,96 3,21 5,31

Toplam: 120 9 55 -4,75 -4 35,84 41,53 51,43

TYT Türkçe bbbbbbBBbbbbbedabcccccceeeaAAaaaaaaAaabb

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal acbdEbacbdbebb      

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik   b    B     a b                        

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen   e B  B  b  e  b   

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İsimler 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 6 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
FATOŞ CÖMERT 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,003 291,710 12 93 364 2385 9610

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 20,93 22,61 23,33

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,59 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,45 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,23 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,11 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 8,39 8,40 9,75

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 4,44 6,14 10,09

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,13 1,17 2,95

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 5,56 7,31 13,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,34 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,56 1,55 1,94

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,96 3,21 5,31

Toplam: 120 45 11 42,25 35 35,84 41,53 51,43

TYT Türkçe AEDCCC BaAdEdB EA BBADDeCDBbABDEBECACbDc

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal Cd A  CEDA     B    

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik         B  C E AD   e    B     de       

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D            D   

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE NUR KOLAY 951 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,890 291,710 21 167 440 2699 13038

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 20,93 22,61 23,33

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,59 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,45 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,23 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,11 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 8,39 8,40 9,75

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 4,44 6,14 10,09

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,13 1,17 2,95

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 5,56 7,31 13,04

Toplam: 120 32 19 27,25 23 35,84 41,53 51,43

TYT Türkçe CCbdDAE    bABcAdeDeCbBecBDEDBAACEDbBded

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAce A  CE      A dE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BE     b             B        a         

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
İ İLSU ÇETİNKAYA 1002 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,213 291,710 11 92 363 2379 9591

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 20,93 22,61 23,33

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,59 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,45 2,15 2,44

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,23 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,11 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 8,39 8,40 9,75

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 4,44 6,14 10,09

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,13 1,17 2,95

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 5,56 7,31 13,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,34 0,71 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,56 1,55 1,94

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,96 3,21 5,31

Toplam: 120 46 16 42,00 35 35,84 41,53 51,43

TYT Türkçe AE  CC BbAdEEB cAcBBA cebDBAAB EcEeACE  

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEbC ccD    B  A 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik   b  E  B  CaE           B  A CB  AEeA A

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen            B    a  D

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ÖZKAN 958 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,530 291,710 4 54 316 2135 7476

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 20,93 22,61 23,33

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,59 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,45 2,15 2,44

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,23 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,11 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 8,39 8,40 9,75

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 4,44 6,14 10,09

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,13 1,17 2,95

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 5,56 7,31 13,04

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,34 0,71 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,56 1,55 1,94

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,96 3,21 5,31

Toplam: 120 53 10 50,50 42 35,84 41,53 51,43

TYT Türkçe AE CCCaBDACE BCEAABaADDdCDBAABDEBE dC DD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAE CEDADBC  BEeA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik E D b   c  C                       E    

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D  e    a   C d  

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KARAOĞUZ 864 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,408 291,710 17 125 396 2548 11156

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 20,93 22,61 23,33

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,59 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,45 2,15 2,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,23 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,11 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 8,39 8,40 9,75

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 4,44 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,13 1,17 2,95

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 5,56 7,31 13,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,34 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,56 1,55 1,94

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,96 3,21 5,31

Toplam: 120 40 15 36,25 30 35,84 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEEDAE  BC ABDbCeDeCcBacBaEDBAAbEe BE A

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal aA   ADDCEC   ceA B 

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B   C  b  E          B                  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen                  aCd

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
İREM NUR KÜTÜK 780 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,395 291,710 1 11 175 1474 4066

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 20,93 22,61 23,33

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,59 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,45 2,15 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,23 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,11 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 8,39 8,40 9,75

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 4,44 6,14 10,09

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,13 1,17 2,95

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 5,56 7,31 13,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,34 0,71 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,56 1,55 1,94

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 0,96 3,21 5,31

Toplam: 120 71 14 67,50 56 35,84 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEdbAECaBCEABDACeDeCcBBeBDEDcAACEeDBEbA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBADDCECa BECAcBb

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BE CC ADECE B     D DB BeDA   EA DA BA  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D        B       D  

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 3 0 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT ALKURT 2026 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,165 291,710 22 177 450 2747 13556

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 4 12,00 30 20,93 22,61 23,33

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,59 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,45 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,23 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,11 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 8,39 8,40 9,75

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 4,44 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,13 1,17 2,95

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 5,56 7,31 13,04

Toplam: 120 26 9 23,75 20 35,84 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEEDAEeBBdcABDcC                       

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal                CADBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  CCEb c aD  d eE  DB                  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ÖZTÜRK 944 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,118 291,710 16 124 395 2540 11085

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 20,93 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,59 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,45 2,15 2,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,23 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,11 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,39 8,40 9,75

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 4,44 6,14 10,09

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,13 1,17 2,95

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 5,56 7,31 13,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,34 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,56 1,55 1,94

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,96 3,21 5,31

Toplam: 120 42 23 36,25 30 35,84 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEabAE  B EcBDACDDeedBceBDEDBAdddeDBc  

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAcCBADbC Cb B eA B 

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik Bd  aE    dD           c  A   E  e CaA  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D              D    

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 5 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
MEL KE YAŞAR 919 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,650 291,710 9 86 356 2361 9458

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 20,93 22,61 23,33

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,59 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,45 2,15 2,44

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,23 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,11 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 8,39 8,40 9,75

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 4,44 6,14 10,09

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,13 1,17 2,95

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 5,56 7,31 13,04

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,34 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,56 1,55 1,94

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,96 3,21 5,31

Toplam: 120 47 17 42,75 36 35,84 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEEbAECeB aABDAdeDeCcBBABDbDBAACEcDBEeA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal E  CdAc C  b BdCA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  CaE D  E         DB        d  D   A  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen a                   

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS GÜÇ 935 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,370 291,710 15 123 394 2534 11057

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 20,93 22,61 23,33

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,59 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,45 2,15 2,44

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,23 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,11 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 8,39 8,40 9,75

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 4,44 6,14 10,09

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,13 1,17 2,95

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 5,56 7,31 13,04

Toplam: 120 41 18 36,50 30 35,84 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEEbAE  BCaABbAbDceCbBacB EDBAACcDDBEad

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBA bC CD B eA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  b      EDd        a          d       

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR SALMAN 936 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,300 291,710 6 56 319 2149 7583

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 20,93 22,61 23,33

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,59 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,45 2,15 2,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,23 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,11 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 8,39 8,40 9,75

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 4,44 6,14 10,09

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,13 1,17 2,95

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 5,56 7,31 13,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,34 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,56 1,55 1,94

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,96 3,21 5,31

Toplam: 120 53 12 50,00 42 35,84 41,53 51,43

TYT Türkçe eCEEDAEC BCEcBbACDaCCABeABDEDBAACEecBECd

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECB   C  a BEeA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik d  C     CED     E  DB       AE         

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen                D a B

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR İŞLEK 822 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,318 291,710 10 91 362 2376 9583

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 20,93 22,61 23,33

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,59 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,45 2,15 2,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,23 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,11 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 8,39 8,40 9,75

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 4,44 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,13 1,17 2,95

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 5,56 7,31 13,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,34 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,56 1,55 1,94

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,96 3,21 5,31

Toplam: 120 46 15 42,25 35 35,84 41,53 51,43

TYT Türkçe AED CC BbbdEEBC AcBaADDeCDBAABDaBECAbEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal eBcA DCEDA BCc BEeA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik   b  E  B  C             B              

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen                 DB a

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
SILA DEMİREL 802 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,720 291,710 7 63 327 2202 8061

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 20,93 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,59 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,45 2,15 2,44

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,23 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,11 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 8,39 8,40 9,75

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 4,44 6,14 10,09

Geometri 10 6 2 5,50 55 1,13 1,17 2,95

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 5,56 7,31 13,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,34 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,56 1,55 1,94

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,96 3,21 5,31

Toplam: 120 54 24 48,00 40 35,84 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEEbAECaBebABDACeDeebBBeBDEDBAACEDbBEdd

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAdCdA bCECD B CAcBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B EC   bd E    e    DB        EAeD C ACe

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen                e Dbd

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR DEMİRCİ 861 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,388 291,710 8 68 334 2230 8249

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 20,93 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,59 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,45 2,15 2,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,23 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,11 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 8,39 8,40 9,75

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 4,44 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,13 1,17 2,95

TYT Matematik 40 7 0 7,00 18 5,56 7,31 13,04

Toplam: 120 50 10 47,50 40 35,84 41,53 51,43

TYT Türkçe AEDCCCBBDdCEEBbEdABBceDeCDBAABDEBECACEDb

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAc C   cBaE B CA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik E D  ED B     D            B            

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ŞENOL 1016 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,513 291,710 18 138 409 2596 11759

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 20,93 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,59 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,45 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,23 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,11 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 8,39 8,40 9,75

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 4,44 6,14 10,09

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,13 1,17 2,95

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 5,56 7,31 13,04

Toplam: 120 37 13 33,75 28 35,84 41,53 51,43

TYT Türkçe AED CC dDACEdBCbA BBc DebDBAABD BECACEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal C EAa  a A          

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik   b  cD BE   E                 dD  a    

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 3 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
YELDA ÖZOY 13 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,625 291,710 14 105 376 2433 10029

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 20,93 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,59 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,45 2,15 2,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,23 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,11 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,39 8,40 9,75

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 4,44 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,13 1,17 2,95

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 5,56 7,31 13,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,34 0,71 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,56 1,55 1,94

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,96 3,21 5,31

Toplam: 120 45 17 40,75 34 35,84 41,53 51,43

TYT Türkçe AE CCCeBDA EdBCEAbBBAeDeCDBAABDEB acCEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEA b EDADBdb BabAe

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik   b     c     D D        B              

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen   D    a        D   

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİTHAN ÜNAL 92 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,905 291,710 23 179 452 2764 13817

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 6 19,50 49 20,93 22,61 23,33

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,59 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,45 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,23 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,11 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 8,39 8,40 9,75

Toplam: 120 24 8 22,00 18 35,84 41,53 51,43

TYT Türkçe AE  CC cbAdEEB EA    eDe DBAAB EBE AC  c

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal      aCEDd          

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 1 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ZAHİD TUĞRA YÖNTE 1018 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,053 291,710 25 191 464 2841 14659

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 27 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 1 0,75 2 20,93 22,61 23,33

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,59 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,45 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,23 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,11 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 8,39 8,40 9,75

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 4,44 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,13 1,17 2,95

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 5,56 7,31 13,04

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,34 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,06 0,95 1,97

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,56 1,55 1,94

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,96 3,21 5,31

Toplam: 120 7 4 6,00 5 35,84 41,53 51,43

TYT Türkçe    eC                                   

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal    A DCEc           

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik    c E                                  

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    a A              

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İsimler 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Üç Nokta 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF YILMAZ BÜYÜK 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,380 291,710 9 9 163 1410 3847

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 75 25 68,75 57 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEEDAECeBeEdBDeCcDeCbBeABDEDBAACEeDBEeA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EA CBADcCEaD BceA Bb

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BdECC ADECEDBE  eE   B   DA   E BDA BACe

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCd E  eEaACbdADbaCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA KARAMANLAR 765 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,840 291,710 26 44 304 2075 7069

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 56 16 52,00 43 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEd cEC  CEcBDedDDeCcB ABDEDBAACEDDBECd

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal dAEC    CEd  BECA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  CC  DE E         DB        EA  A     

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D e    e ac  dADcDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA ORUÇ 788 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,725 291,710 21 28 276 1933 6161

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 60 16 56,00 47 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEE AECB  EABDACeDebeB ABDEDBAACEDbBEdA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal      AbDCECb BE A BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik ad CCE DECE        c      A   EA D      

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCd     EaA ecADcDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 3 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ALMİRA HANÇER 277 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,225 291,710 30 59 323 2166 7758

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 6 23,50 59 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 8 0 8,00 40 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 53 16 49,00 41 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe AE CCCedDb EdB EAbBBA D  DBAABD BEC C De

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal         DAD C  BECA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik b DE E BBdECa  AD     A  Bc             

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  d DB eeaDEBAd CDd D

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 2 1 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BATUR 803 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,763 291,710 7 7 157 1375 3732

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 73 13 69,75 58 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEE AECBB EAB ACcDeCABBABDEDBAACEeDBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBADDCECD BaeAeBb

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik Ba CC  bEC   E  BED D    D    E         

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCd E dDEBA  dADcDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 3 0 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKAN SEVENCAN 778 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,895 291,710 23 37 293 2036 6764

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 57 15 53,25 44 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe AEbCCC B AdEdB EAABBcc eeDBA BDEBEa CEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAE C    B  Baa   

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADdCED BE CCED D        B         EBA  

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D  Cd   B  cdDBAa

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
AYBÜKE YALIN 928 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,535 291,710 22 35 289 2015 6621

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 61 29 53,75 45 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEdDAE  cCEAdDAbeDeebBBAaDEDBAACdDbBEeA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EA CBAbbC Cb BaCADBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  Ca Ab CE      ED DB a  A   EdBDcC A  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen De aEb DdB   BbabDCd

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 1 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN DİKMEN 2000 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,633 291,710 24 40 296 2053 6848

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 58 20 53,00 44 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe  EDCCCBBbACEE CEcbBeA D CDBAABDEBECA E b

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal C EAEbCEc      B  A 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EAbdCE Bc cC ED DEda           B  AEeAC 

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D  e  DEab ECDaba

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 3 0 50
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN BALAMAN 762 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,370 291,710 18 24 260 1884 5912

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 62 18 57,50 48 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe AEDCCCeBDbCEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACcDb

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAE bEDAbBCd BaeA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik E ed E  B  C    e        BaB            

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  d D   BaDEB CbCDd a

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 2 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA İBİLOĞLU 792 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,908 291,710 13 15 213 1647 4730

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 13 0 13,00 43 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 20 0 20,00 50 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 69 23 63,25 53 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEdbAECBB EABaAdcDeeABBABDEDBAACE DBEad

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAcC Ab CEe BBa Aeaa

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BE CCE  ECE      ED DB       AEA  A BACB

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D A EacDEaAabcADcDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞDAŞ GÖK 956 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,170 291,710 31 78 348 2309 9044

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 4 11 1,25 6 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 3 3 2,25 23 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 15 9 12,75 32 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 54 40 44,00 37 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEdb EC eCEABDACDDeebceABDEDBAACdecBEaA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal cAEda b C eb adeb Bb

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik cEabCEbac E B    EDADB BC     Eb e C A e

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCe decDcBdC BAD aCd

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 0 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ŞAYLAN 832 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,263 291,710 20 26 271 1912 6037

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 9 17,75 44 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 61 20 56,00 47 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe bEDCCC BaAdEEBeEcABaAeDd DBAAaD         

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal eBEAEcCED D   cBEaA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik   DE EDBB  CCE b    BD   B B  Cec AEeAC 

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  b D ACeCDEBA ECDd D

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 3 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 1 1 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR YOLAY 754 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,840 291,710 10 10 170 1454 3992

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 15 0 15,00 50 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 15 0 15,00 38 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 72 16 68,00 57 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEdaAECeBeEABbACDDeCcBBABDEDBAACEDDBECd

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal cAECBAD CEeD BE A BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BEECCE DE ED    BED DB                  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DeA E aDEBd aedDEDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN KARAALİOĞLU 829 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,735 291,710 3 3 89 1008 2486

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 83 21 77,75 65 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEEbAd BBCEABbAC DCeAcBABaEDBAACEDbBECd

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBADbCECb BECA Bb

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  bCbAbECE B    E ADB d bADaAEABDACBACe

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCAaE BDEBAC BADcDCd

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 2 1 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR AFŞİN 592 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,635 291,710 6 6 148 1332 3594

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 75 17 70,75 59 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEEDAECBBCEABDACeDebABBABDEDBAACEDDBECd

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal dAbCccbDCEC  BaCAcBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  CCE bECE     B  A BaBC A   E         

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DaABE  DEBACbBADcaCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 1 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
EVRİM NUR DÖNMEZ 777 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,530 291,710 25 42 300 2063 6937

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 57 18 52,50 44 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEdD EC B EABbACeDeCbB ABDaDBAACED BEed

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAEC  DbC  a   CA Ba

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BdEC E D CE  E  BE  DBc       E    C    

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen eeA E  DEab    D aCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 1 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM YILDIZ 359 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,660 291,710 2 2 52 778 1860

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 85 10 82,50 69 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe AE CCCBBDAdEEBCEAABBAeDeCDBAABDbBE ACED 

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAE   D  BC  BEeA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik  ADdCE BBE  CEDADE C DA  B a  C eBAEBcCA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen aE DBACB DEBACECDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 1 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL SENA ÇEVİK 773 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,938 291,710 15 18 227 1709 5025

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 65 13 61,75 51 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe AED CC BDAdEEB EAbBBAeDCCDBAABDEBECACdeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal bBEAcDCE  DBCa BEeA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik E D  ED B  Ce         A  B B            

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  E DB eBaDEB  ECDBdD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL AKGÜL 787 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,845 291,710 29 53 315 2132 7442

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 0 24,00 60 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 54 15 50,25 42 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe  E  CC BDACEEBCEAAB      DBAABD     CED 

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal       CEeA     BaeA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik bADdCEDBBEEaCED DE   Dcb B   C     E    

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  E D ea  DcadC CDabD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 0 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 3 0 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM URHAN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
358,823 291,710 5 5 130 1231 3212

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 76 13 72,75 61 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe AE  CCB bACEcB EAABBADDCCDBbAa EBECACcec

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAE C   bBC  BECA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECEDaBE C ED DE CB    B    CBD AEe   

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen   DDBded DEBACECDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 6 3 0 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUD K* AKAYA 770 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,030 291,710 17 22 251 1831 5605

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 64 21 58,75 49 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEdbA CcB EAB ACDDeCABBABDEDBAbCEeDBE A

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal bAECB De dCD B eAeBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik cE C   ad ED E  BED DBc b      A  AC   B

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen Db  a  DEBA bedD DCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 3 1 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA TEKİN 886 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,430 291,710 19 25 265 1895 5968

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 61 16 57,00 48 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe AEb CC BDACEE CEAABBc DeCDBAA DEBECACEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CaEAE Cb  acCa BE A 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik   D CE BBE   ED D   e    B  A   D A e CA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D daB D Bc d Dd D

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
MÜGE KAVUZ 853 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,720 291,710 28 47 309 2102 7221

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 10 1 9,75 49 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 55 15 51,25 43 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEEDAE  B EcBDAC De ABcAB EDBAACEecBcCA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal Ed CB   C Cb BaeAcBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  C  b   ED     E  DB       cE        e

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D A E  D BA  B D DCd

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN EREN ÇELİK 831 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,183 291,710 32 111 382 2472 10403

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 45 24 39,00 33 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe eCbdbA Cc CEABcACDDeeABBABDEDBAAdEaDBbad

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal   E   D    b   eA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BE C  Abd E          B B      E d      e

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D d    DEa   edDcDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR KES KİN 768 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,583 291,710 12 14 207 1632 4687

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 68 18 63,50 53 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe AED CCaBDbCEEc dAABBADDeCDcAABDEBcCdCaDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEbCEDAbBC  BECA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EAccCE BB  CaED D     A  B   C     E cCA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D  e  DEB  bCDBcD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA G DELEN 781 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,398 291,710 16 19 233 1735 5170

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 65 17 60,75 51 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe cE CCCcBDACEE CEAABBAcDbbDBAAaDEBEbdCE b

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CdEAE CEDAbBCE BECA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik  AbECE  BE  a D       A  BBB       E A A

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D   dCDEB  cCDdcD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 3 0 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
SADIKCAN KAPLAN 968 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,513 291,710 11 12 187 1531 4260

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 71 20 66,00 55 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEEDcEC BCEABbdCDceedBBABD DBAACEe BEbA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal bAECBec C db  E  eB 

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  C   DdCEaBE C EDAbB B      EA DACBACB

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCA EDBDEBA  adD DCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 1 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
SELİM SUNGUR 779 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,670 291,710 4 4 97 1045 2625

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 83 25 76,75 64 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe AEaCCC BbAdEEBbEAcBBAcceCDBAABDaBECdCEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBcAEcCED bBCE BECA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADdCEDBBEECaEDADEB BD  CBdB CdB BAEeACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  E Dddee bEaAaECDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 1 83
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL TABAK 763 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,065 291,710 27 45 306 2084 7125

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 4 26,00 65 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 9 0 9,00 45 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 54 9 51,75 43 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEE AEC   EAdDcCeD CABBA   DBAACEe BECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal  AEC    C C  B CA B 

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik c  C      E     B   DB B      EA  ACBAC 

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen De     Da      DcaCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 0 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
SEYİT AKSOY 796 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
392,385 291,710 1 1 43 705 1674

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 17 0 17,00 57 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 87 11 84,25 70 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEEbAECBBeEABDACDDCCABBABDEDBAACEeDBECd

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal dAECBAcD ECbBBEeA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BE CC ADECED E  BE      CDAD  EA DAC ACe

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen De  E  DEaACC ADEDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN SÜNBÜL 760 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,068 291,710 8 8 162 1401 3811

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 19 0 19,00 63 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 20 0 20,00 50 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 72 11 69,25 58 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe AEaCCCBBDACEdBCEAABBADDeCDBAABDEBECeCEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEc  C D D C  B  e 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECEDBBE CCEDAD     A  BB      B      

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D   dbDEBACcCDd D

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 0 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE KAPSİN 801 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,858 291,710 14 16 214 1648 4734

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 66 10 63,50 53 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe AEDCCC BDAdEb  EAABBADDeCDBAABDEBECACEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEA  CED  B a BdbA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EbDE ED B  CCE  D     A                 

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  E DBAee DEB  cCDB D

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN TUNCEL 740 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,778 291,710 33 127 398 2552 11201

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 33 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 27,57 22,61 23,33

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,18 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,18 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,55 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,44 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 1 2 0,50 3 9,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 11,69 6,14 10,09

Geometri 10 1 4 0,00 0 3,29 1,17 2,95

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 14,98 7,31 13,04

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,02 0,71 1,41

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,96 0,95 1,97

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 3,42 1,55 1,94

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 8,41 3,21 5,31

Toplam: 120 43 28 36,00 30 60,31 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEE AEC BbEAB bdaDeCbBeeBDaDBAACdDDBcCA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal         b      eA   

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B ECa  DdCEcB    E A B    A   dAd cb    

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen Dbd   BeEBc  c c  dd

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA ÇELİK 71 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,723 291,710 24 136 407 2593 11742

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 3 13 -0,25 -1 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 43 38 33,50 28 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEdbeE  B EAcbbdeDCCbB AB EDBAACcebBECe

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAdCB cb E D BaCAcBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik Bb aaEd d EDa        B      b  AB       

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen ade EbcDcac  c abaCd

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇA TAPAN 845 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,555 291,710 2 29 277 1935 6175

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 60 16 56,00 47 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEEDAEe d EABbAdDDeC BBAeDEDBAACEDDBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAcC ADbCECc  ECA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  Cd  D  E     B    B B      E  e      

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen Ded  b DEB   e DEaCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR GENÇDAL 841 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,905 291,710 26 156 428 2666 12605

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 12 12,00 30 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 35 23 29,25 24 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe  ED Cd BDACddd bAcceAeDe D Ab D    dCE  

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEcE  EDAc      e  

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik   D  EDB     E   E d            D  E    

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D   ebDEad  CDeba

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 3 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN EROL 941 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,220 291,710 18 117 388 2509 10749

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 45 29 37,75 31 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEdDeECeBbdAabACDDeCbBaAcDaDBAACEeDBEaA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal       DbCECcdBdCAeBa

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik Bb CC bDd E          B                  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen Dd  a a Ea   e DaDC 

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
BERK ALP ÇELİKER 915 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,000 291,710 22 132 403 2565 11338

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 6 19,50 49 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 38 11 35,25 29 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEdDAE  B dABDACeDeCcBBeB  DBAA        

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal         C      CA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik Ba C  ADE E      E   B        E         

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen De     e     dbD   B

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
BERNA ULUTAY 883 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,660 291,710 17 113 384 2488 10543

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 45 26 38,50 32 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEdDAEC B  AcDbdcDeCcBaecDEDBAACE cBEdA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EA CB DDCEdD   eA aE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  C  Ac  E      E d             e      

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen Ded  b e a C dde DCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 5 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NİSA TAL 969 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,250 291,710 7 58 322 2165 7757

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 54 19 49,25 41 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe AED CC BDAdEEe EAcBBAD eCDBAAeDEBECACEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal C cA  CEDAcBCa BaCec

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik Eb d    Bb a             B     Be  E ACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    b   e DEB   CDB  

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE BARIŞ 2044 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,945 291,710 20 126 397 2551 11188

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 20,51 22,61 23,33

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 16 8 14,00 35 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 43 29 35,75 30 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe C bcbbEC B bAcbACcD CbBBcBeEDBAA    BEeA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Matematik BdECCEbDd EDBEd eEebDB        EA     e B

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen Dbd b  DEaca ebDdDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 2 2 33
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Farklı hücre türlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR EFE 812 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,320 291,710 10 64 328 2211 8103

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 50 8 48,00 40 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe AE CCCcBDA E Be AbBBADDeCDBAABDEBECACE D

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal C dA  CE A          

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik E DECE  B      d         B              

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D     DEBd  CDd D

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAŞKIRAN 982 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,790 291,710 27 161 433 2677 12727

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 10 16,50 41 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 35 25 28,75 24 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEEDAE  c dABbed    cBaAB bDBAAC eDBd  

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAceB   C Cc   CA Ba

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik cbcb E Dd E  E     b                    

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D d    DEc a ddD    

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 1 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE YAPICI 977 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,093 291,710 13 72 339 2264 8537

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 50 16 46,00 38 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEEDAEd d dAB A DDebcBBe DaDBAACEeDBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECB   a Cb cE A BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  C d    ED    eE  DB                  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D      DEa   e D DCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 4 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ENİS ATALAY 797 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,425 291,710 21 130 401 2556 11221

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 39 14 35,50 30 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEcDAE  c aA cbCcDeebBBABDbD AA        

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECc D C       A BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik  E C   D  ED E  BE cDB                  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen De       B     D   d

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 1 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN BİRGEZ 996 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,065 291,710 28 162 434 2681 12773

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 35 26 28,50 24 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe AEb CC d ACcd  dAbcBeD eCDBAABDEcEbdCcDb

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal e  AcbCEb        eAD

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik E D     dE   E           B              

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    Dcd B  E   cCaBbb

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA BUSE KOCA 793 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,253 291,710 1 17 216 1656 4770

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 68 19 63,25 53 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe AEDCCCBBbcCEEBCdAbBBADDbCDBAbBDEBECACEDb

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal  BcA bCE e BCE B eA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik  AaE E BBEECCE  DE dB    B      D  EB   

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D eeeeDEBA ECDBea

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA EYLÜ  GÜLER 888 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,920 291,710 29 165 438 2693 12969

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 36 35 27,25 23 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe edbbbC ebbdEdc dAcB AeDeCDBAAB aBE dC cD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal   EAEDC aA   b B CAc

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik E Dd bD c  b   bDE       Bc             

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  a D     DdBcadCDdba

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İsimler 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 2 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA POLAT 884 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,300 291,710 32 187 460 2817 14313

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 6 13,50 34 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 2 0 2,00 10 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 7,32 7,31 13,04

Toplam: 120 17 7 15,25 13 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEd AE       bde  eC BB    DBAAC  cB  A

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal       D  E          

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik c                                       

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Üç Nokta 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
KYLIAN MBAPPE 876 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,350 291,710 30 184 457 2797 14136

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 4 4,00 10 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 21 14 17,50 15 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe CCcd AE  c aA                           

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal cAcCBdbbC Cb BECAeBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BE C E a                                

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen               b  b B

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET KAPAMA 869 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,355 291,710 23 133 404 2576 11470

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 41 25 34,75 29 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe eEDCCCeebbCEdBbdAbBaADDeCDBAAcDaBECdCEeb

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal eBE EbC     C  B    

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik  bDd E dB     D          B    C  BAEa C 

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    a d      c  C    

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HASANOĞLU 840 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,853 291,710 6 52 314 2131 7441

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 53 10 50,50 42 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEEDAE  B EABDACeDeCABeABDEDBAACEeDBEaA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EA C    C d   EeA B 

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B      D  E      E   B          c       

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D   E  bEB   BdD DCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ANATÜRK 881 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,600 291,710 14 73 340 2267 8580

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 52 25 45,75 38 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe AEa CC B A Edd dAcBBeDDeeDBAAcDaBECACE D

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAE a   bcCE BECA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik d ad ED B  C E  D   e    B a    D AEed  

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  b D  ae DEa  bCDB D

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 5 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 1 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM GEÇER 887 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,363 291,710 12 71 338 2261 8512

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 50 15 46,25 39 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEdbAE    EABDAdDDeCbBBABDEDBAACEDDBEad

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal dA C  D   CD    A BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik c  ba  b  E      ED DBdB      E  e      

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D       EB     D DCd

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 3 1 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA DEMİRTAŞ 767 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,798 291,710 4 39 295 2051 6840

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 59 24 53,00 44 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe AE CCCBBabCEE  EAcBBAe CdDBAABDEeECACEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal C dAb  Ec DBaad aCA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik Eb d EDaBc CaED D          B   B  AEeACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  E D  d  DEac bCDB D

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 6 3 0 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA GÜLSÜ BATKI 784 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,943 291,710 9 61 325 2186 7956

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 55 26 48,50 40 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEEbAECeBCEABbACeDebABBAcDEDBAACEDbBEdA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAEC  D CEdadBaCA Ba

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik cE CCE ed c          B        aA        

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen aeA E  DEa d edD DCd

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA KARATAŞ 774 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,190 291,710 3 38 294 2046 6813

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 10 0 10,00 33 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 12 0 12,00 30 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 56 12 53,00 44 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe AE  CC BDAdEdB  AABeADDeCDBAAaDEBdbdCE D

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal C EA  d DAD CE BEC  

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik   DECED B  C  D       A  B    C   A     

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D  C   dBA c DBcD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN KARAKOYUN 833 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,780 291,710 5 50 312 2123 7377

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 56 22 50,50 42 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe eEDCCC dDdbEcB aAdBeAcDCeDBAABDbBECACEDb

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBbAc CEDA BdEBB CA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik E Dd ED BE b E cDE      bBc             

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D d   DEB  ECDd  

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 2 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
SELEN ÇEVİK 950 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,848 291,710 25 149 420 2627 12107

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 38 25 31,75 26 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe dED CC cbA EEe  AABaeeceCDBAbB aBEdAC cD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal C EA      D bd BEeA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik   b  E  BE bdED          B              

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    c d  eeEa  bCDB D

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 0 1 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH AKAN 2500 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,225 291,710 11 65 329 2212 8110

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 2 19,50 49 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 51 14 47,50 40 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe CCE D  C BC A    DDbC B A   DBAbCE  BE  

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal  AE B cbC           

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BdECC  Dd EDBE dBE  DB B      E  e b ACB

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCd a  DaBA   eDEaCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 3 0 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ALTUNTAŞ 682 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,263 291,710 8 60 324 2174 7833

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 1 19,75 49 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 3 0 3,00 43 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 51 10 48,50 40 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe AE CCC B ACEE   AAB Ae   D A B  BE   E  

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal C EA aCE A     BECA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik   b  dD Bd CaED D     A  B         EB C 

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  E DB  eaDEBA cCDa D

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA AKYÜREK 933 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,275 291,710 16 103 374 2424 9957

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 48 30 40,50 34 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEdDAE  B bAB eCeDe cBa BaaDBAAdEebBEad

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal   EC ADbCEC  BbCAcB 

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik cdE    D  EDBE d E   B        Ec D    CB

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen b d  baDEB a B acadB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 3 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KÜÇÜKYILMAA 393 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,980 291,710 15 94 365 2386 9614

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 11 0 11,00 55 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 48 25 41,75 35 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe bEbCCC cbACbcB bAbBBccD C BAAB EBE    D 

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal   EAE CE  DB   BECA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik Ebe  EDBcd C EebD*  e    B         EB  A

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  b D   e DEacadCDBb 

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 1 3 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA İRBAN 816 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,403 291,710 19 121 392 2529 10984

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 7 21,25 53 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 41 17 36,75 31 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe AED CC  DbdEEB EAbBBA  eCDBAAB  BE  Ccec

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEb E  b C  BEeA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik            bCE                          

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen B cD dedd   A  CDBe 

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
YAHYA BERKE YALIN 852 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,553 291,710 31 186 459 2809 14233

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 32 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 11 12,25 31 20,51 22,61 23,33

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,52 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,74 2,15 2,44

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,95 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,29 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 7,50 8,40 9,75

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 5,90 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,42 1,17 2,95

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 7,32 7,31 13,04

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,73 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,45 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 4,38 3,21 5,31

Toplam: 120 24 31 16,25 14 39,70 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEcbAEe d aAB Abece   B    DBAA    aEaA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal cAdeBccbCEdbacbCbeaE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik            e                            

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen b  B  B        adDba

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 1 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA AY 987 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,260 291,710 8 74 341 2282 8778

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 29 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 20,89 22,61 23,33

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,28 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,64 2,15 2,44

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,89 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,13 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 6,93 8,40 9,75

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 6,26 6,14 10,09

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,72 1,17 2,95

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 6,98 7,31 13,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,85 0,71 1,41

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,16 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 4,21 3,21 5,31

Toplam: 120 48 11 45,25 38 39,01 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEE AEC e  AdDAdDDeCABBABDEDBA CceDBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal    C  D C Cb c  A B 

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  bCE D  E         DB         A        

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D       Ea    bDE C 

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 0 1 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN BULCE 964 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,948 291,710 16 106 377 2437 10082

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 29 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 20,89 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,28 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,64 2,15 2,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,89 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,13 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 6,93 8,40 9,75

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 6,26 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 1,17 2,95

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 6,98 7,31 13,04

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,85 0,71 1,41

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,16 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 4,21 3,21 5,31

Toplam: 120 45 19 40,25 34 39,01 41,53 51,43

TYT Türkçe cED CC d ACEc  bAbBBeDDeCDBAABaEBEa CED 

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBcAcbbEDAc CE B eA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik d b CE  B     D            B            

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen e  D      EB  EC d D

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK EFE CAN 979 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,168 291,710 9 77 346 2306 8971

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 29 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 20,89 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,28 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,64 2,15 2,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,89 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,13 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 6,93 8,40 9,75

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 6,26 6,14 10,09

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,72 1,17 2,95

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 6,98 7,31 13,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,85 0,71 1,41

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,16 0,95 1,97

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 4,21 3,21 5,31

Toplam: 120 51 26 44,50 37 39,01 41,53 51,43

TYT Türkçe bEDCeC BbACEEeeaAbBBAcDeCDBAABDEBEeACcDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAd C bdcBdE BECA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik E c  ED BE    DAD       bB a           e

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D   e e    bCcdbD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 3 1 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ERKEN 465 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,585 291,710 29 188 461 2821 14421

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 29 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 12 11,00 28 20,89 22,61 23,33

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,28 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,64 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,89 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,13 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 6,93 8,40 9,75

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 6,26 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 1,17 2,95

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 6,98 7,31 13,04

Toplam: 120 17 15 13,25 11 39,01 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEc AE  d cAB Adc        DEedbAacD ebCA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal       DaC           

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  dd                                   

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA KALPAZAN 895 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,903 291,710 11 85 355 2348 9353

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 29 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 20,89 22,61 23,33

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,28 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,64 2,15 2,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,89 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,13 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 6,93 8,40 9,75

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 6,26 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 1,17 2,95

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 6,98 7,31 13,04

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,85 0,71 1,41

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,16 0,95 1,97

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 4,21 3,21 5,31

Toplam: 120 48 20 43,00 36 39,01 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEEDAEC BbaABcACDDeCeBBecDaDBAAC eDB   

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBAc CECb  ECA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik Bb  a     E          B                  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen De  a  DEdc    acaCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU GÜRCAN 943 12f

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,495 291,710 24 155 427 2665 12564

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 22,61 23,33

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 8,40 9,75

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 6,14 10,09

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,17 2,95

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 7,31 13,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,55 1,94

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 3,21 5,31

Toplam: 120 34 17 29,75 25 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEd bE  e dABbAdcDeebBBABDaDBAAC DbBE A

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal dA      C           

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BE  a   d E       D bBa       E        B

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen                D DC 

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 2 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
CEYHUN IRMAK 814 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,783 291,710 10 81 351 2327 9166

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 29 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 20,89 22,61 23,33

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,28 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,64 2,15 2,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,89 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,13 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 6,93 8,40 9,75

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 6,26 6,14 10,09

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 0,72 1,17 2,95

TYT Matematik 40 10 10 7,50 19 6,98 7,31 13,04

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,85 0,71 1,41

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,16 0,95 1,97

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 4,21 3,21 5,31

Toplam: 120 51 30 43,50 36 39,01 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEEbAE Be cABcAdeDeCcBaABDaDBAAdEeDBEbA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal E  C ccDC C   dCA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik db CCEAabCED  a eEeA         A    cb   e

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen e d   aD B   B DcDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 1 17
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR AK 756 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,110 291,710 3 36 291 2023 6663

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 29 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 20,89 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,28 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,64 2,15 2,44

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,89 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,13 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 6,93 8,40 9,75

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 6,26 6,14 10,09

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,72 1,17 2,95

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 6,98 7,31 13,04

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,85 0,71 1,41

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,16 0,95 1,97

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 4,21 3,21 5,31

Toplam: 120 59 22 53,50 45 39,01 41,53 51,43

TYT Türkçe bEDCCC BbAdEde  AABaeDDebDcAABDEBECAdEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBcA  CEb  BCE BE A 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECE  BdbCaE  D               e A B   

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  E D dCe DEaA ECDdAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ NİLAY SAVAŞ 967 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,275 291,710 23 153 425 2654 12445

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 29 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 20,89 22,61 23,33

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,28 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,64 2,15 2,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,89 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,13 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 6,93 8,40 9,75

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 6,26 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 1,17 2,95

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 6,98 7,31 13,04

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,85 0,71 1,41

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,16 0,95 1,97

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 4,21 3,21 5,31

Toplam: 120 36 23 30,25 25 39,01 41,53 51,43

TYT Türkçe Ad  CC BDeCEE  cAcBeAD eeaBAAB aBEed EaD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal   EAb C b b C  B CA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik   D  E  B    c           B              

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D dec DEa  cCcBb 

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ATALIK 850 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,928 291,710 14 101 372 2415 9897

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 29 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 20,89 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,28 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,64 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,89 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,13 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 6,93 8,40 9,75

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 6,26 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 1,17 2,95

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 6,98 7,31 13,04

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,85 0,71 1,41

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,16 0,95 1,97

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 4,21 3,21 5,31

Toplam: 120 45 16 41,00 34 39,01 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEcDcE    bAB ACcDeCABBeaDEDBAAC D BECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal cAcCBADbb      eA B 

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B      b CE       D a  B                

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D  e    EB     DEDCd

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 1 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ZEHRA DOĞAN 1013 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,550 291,710 27 176 449 2744 13534

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 29 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 8 15,00 38 20,89 22,61 23,33

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,28 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,64 2,15 2,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,89 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,13 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 6,93 8,40 9,75

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 6,26 6,14 10,09

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,72 1,17 2,95

TYT Matematik 40 8 9 5,75 14 6,98 7,31 13,04

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,85 0,71 1,41

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,16 0,95 1,97

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 4,21 3,21 5,31

Toplam: 120 30 24 24,00 20 39,01 41,53 51,43

TYT Türkçe A  eCC dDACE   aAdBecDDe DBAAaDE        

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal             Cb B  A 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik  bb aE BB  CbED Dad     b  B   d   d    

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen   eDcce   Ed    c   

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İsimler 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 5 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 3 1 50
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY ÇETİN AYA 183 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,663 291,710 15 104 375 2432 10022

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 29 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 20,89 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,28 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,64 2,15 2,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,89 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,13 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 6,93 8,40 9,75

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 6,26 6,14 10,09

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,72 1,17 2,95

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 6,98 7,31 13,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,85 0,71 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,16 0,95 1,97

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 4,21 3,21 5,31

Toplam: 120 45 18 40,50 34 39,01 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEE e e e  AdDAdDDeCeBBABe DBA CEeDBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAceB bbCECb B  e B 

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  bCE D  E         DB         A        

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D        a    bDE CB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İsimler 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
EYLEM SARI 882 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,650 291,710 19 128 399 2553 11208

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 29 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 20,89 22,61 23,33

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,28 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,64 2,15 2,44

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,89 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,13 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 6,93 8,40 9,75

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 6,26 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 1,17 2,95

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 6,98 7,31 13,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,85 0,71 1,41

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,16 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 4,21 3,21 5,31

Toplam: 120 40 17 35,75 30 39,01 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEEDA C B  ABcbdeDeC BeeB EDBAAC eDBb d

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal c    A  CEa d  CA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  C  d   EDa        B                  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D      D B     DEbCd

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 3 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEŞ YETGİN 995 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,825 291,710 12 97 368 2399 9728

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 29 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 20,89 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,28 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,64 2,15 2,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,89 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,13 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 6,93 8,40 9,75

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 6,26 6,14 10,09

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,72 1,17 2,95

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 6,98 7,31 13,04

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,85 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,16 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 4,21 3,21 5,31

Toplam: 120 47 21 41,75 35 39,01 41,53 51,43

TYT Türkçe AE eCC BDAdEEe bAeBBeDDeCDBAAB EBECACEDc

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal eBEAa CEb bBC  BEbA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik E b  E  Bb C    D       d              e

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen   D a e       bCDB a

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
İLGEN KIRKICI 2504 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,053 291,710 7 69 335 2242 8370

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 29 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 20,89 22,61 23,33

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,28 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,64 2,15 2,44

Felsefe 5 4 0 4,00 80 0,89 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,13 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 6,93 8,40 9,75

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 6,26 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 1,17 2,95

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 6,98 7,31 13,04

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,85 0,71 1,41

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,16 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 4,21 3,21 5,31

Toplam: 120 50 13 46,75 39 39,01 41,53 51,43

TYT Türkçe AE  CC BDACEcd  AcBeAeDCCDBAABDEBE ACEeb

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAE CEcADBC B E A 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik E    E  BE                              

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D  dB  cac  CDd D

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
LİNA CEREN ÇAKIR 813 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,768 291,710 5 51 313 2124 7378

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 29 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 20,89 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,28 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,64 2,15 2,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,89 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,13 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 6,93 8,40 9,75

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 6,26 6,14 10,09

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,72 1,17 2,95

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 6,98 7,31 13,04

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,85 0,71 1,41

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,16 0,95 1,97

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 4,21 3,21 5,31

Toplam: 120 57 26 50,50 42 39,01 41,53 51,43

TYT Türkçe AED CC dDAdEdB acABBAcDeCDBbABDEBECdCEab

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBcAdDCE ecBaE BEaAe

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik E D CE  B  CbEb D   d    B      D AEe   

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    DBd B  aB  ECDdcD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 1 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ATICI 825 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,975 291,710 13 99 370 2408 9807

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 29 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 20,89 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,28 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,64 2,15 2,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,89 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,13 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 6,93 8,40 9,75

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 6,26 6,14 10,09

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,72 1,17 2,95

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 6,98 7,31 13,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,85 0,71 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,16 0,95 1,97

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 4,21 3,21 5,31

Toplam: 120 46 19 41,25 34 39,01 41,53 51,43

TYT Türkçe e   CC dDAdEEe  AeBBeDDeCDBA B  BECACEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal C EAcbCEb bBC  BEbe 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik E  E E  B  bC   D   e    B         EB  A

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen            a  cCDBbD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA DOKGÖZ 863 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,843 291,710 25 168 441 2703 13095

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 29 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 20,89 22,61 23,33

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 6,26 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 1,17 2,95

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 6,98 7,31 13,04

Toplam: 120 30 12 27,00 23 39,01 41,53 51,43

TYT Türkçe CCE  AE  B aAdDbdeDd cBBABDEDBAAC ecBE A

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Matematik BEECaE c  Ea     E                      

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE TEKDEMİR 789 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,413 291,710 20 141 412 2603 11830

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 29 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 15 13,25 33 20,89 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,28 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,64 2,15 2,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,89 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,13 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 6,93 8,40 9,75

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 6,26 6,14 10,09

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,72 1,17 2,95

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 6,98 7,31 13,04

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,85 0,71 1,41

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,16 0,95 1,97

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 4,21 3,21 5,31

Toplam: 120 39 25 32,75 27 39,01 41,53 51,43

TYT Türkçe eC EbeE  BC c b b  eCbBBAaDEDBAACdebBcdd

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal  A CB  bC C   c AcBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik Bd Ca     E      E   B        E        B

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen Dec  a   B   ddDEDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
MERVENUR BİRBİZ 912 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,228 291,710 22 148 419 2625 12077

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 29 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 20,89 22,61 23,33

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,28 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,64 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,89 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,13 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 2 0 2,00 10 6,93 8,40 9,75

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 6,26 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 1,17 2,95

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 6,98 7,31 13,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,85 0,71 1,41

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,16 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 4,21 3,21 5,31

Toplam: 120 36 16 32,00 27 39,01 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEdDAE  d  AB bCe eCcBeABDEDBAAdEeDBEbd

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal E       C           

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik c  b E D  ED E  e                       

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen        DEa   B D DCd

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET AKA 0 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,235 291,710 18 116 387 2504 10650

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 29 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 20,89 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,28 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,64 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,89 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,13 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 6,93 8,40 9,75

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 6,26 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 1,17 2,95

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 6,98 7,31 13,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,85 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,16 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 4,21 3,21 5,31

Toplam: 120 43 20 38,00 32 39,01 41,53 51,43

TYT Türkçe AEb CC BbACEdB EAbBec ae DBAABD BddACED 

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAc C D      BECAa

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik d b CED B  C d d    c   dB              

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D          cCDa D

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 4 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET CIBIR 771 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,613 291,710 17 112 383 2478 10461

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 29 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 20,89 22,61 23,33

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,28 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,64 2,15 2,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,89 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,13 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 6,93 8,40 9,75

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 6,26 6,14 10,09

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 0,72 1,17 2,95

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 6,98 7,31 13,04

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,85 0,71 1,41

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,16 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 4,21 3,21 5,31

Toplam: 120 47 33 38,75 32 39,01 41,53 51,43

TYT Türkçe AEb CCBBcACEce cAcdaAeDeCDBAbBDaBEbAdEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal C    DC cc  Cd BECA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADbCED dbECCEeA    e       A       ecb 

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    ead B D B  cbbB c

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 1 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA DOĞA COŞKUN 926 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,868 291,710 6 57 321 2160 7708

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 29 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 20,89 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,28 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,64 2,15 2,44

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,89 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 2,13 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 6,93 8,40 9,75

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 6,26 6,14 10,09

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,72 1,17 2,95

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 6,98 7,31 13,04

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,85 0,71 1,41

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,16 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 4,21 3,21 5,31

Toplam: 120 56 27 49,25 41 39,01 41,53 51,43

TYT Türkçe AEDCCC BbAdEce bAABBcDDe DcAABDEBECACc  

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal eBEAdcCEbA   b a d c

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EAcECE  cbbCCED D     A  B BA   D  E   A

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  EcD e  ecEB  cCDB a

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 3 0 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
SAMİ CAN ILGAZ 984 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,703 291,710 26 170 443 2717 13266

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 29 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 11 16,25 41 20,89 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,28 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,64 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,89 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,13 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 6,93 8,40 9,75

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 6,26 6,14 10,09

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,72 1,17 2,95

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 6,98 7,31 13,04

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,85 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,16 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 4,21 3,21 5,31

Toplam: 120 30 17 25,75 21 39,01 41,53 51,43

TYT Türkçe CCE bA      ABDbbeaeCABBca cDBAAC DDBc d

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal cA CB   CE      A B 

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik           E      E  b            e      

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen Db  b          D   a

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN ZEHRA MERT 947 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,533 291,710 21 145 416 2615 11977

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 29 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 20,89 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,28 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,64 2,15 2,44

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,89 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,13 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,93 8,40 9,75

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 6,26 6,14 10,09

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,72 1,17 2,95

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 6,98 7,31 13,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,85 0,71 1,41

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,16 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 4,21 3,21 5,31

Toplam: 120 39 26 32,50 27 39,01 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEdDAEC B EAB eCDDeeccddBaaDBAACaacBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAE     C db adCAcBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik    C   b  ac     E   B         b D      

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D      D a    b c Cd

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 5 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİ KURTÇAĞ 2505 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,908 291,710 2 32 284 1985 6434

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 29 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 20,89 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,28 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,64 2,15 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,89 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,13 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 6,93 8,40 9,75

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 6,26 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 1,17 2,95

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 6,98 7,31 13,04

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,85 0,71 1,41

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,16 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 4,21 3,21 5,31

Toplam: 120 60 22 54,50 45 39,01 41,53 51,43

TYT Türkçe cEb CCcBDAdEdB aAABBAeDe DBAABDEBEbACceD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal C EAE e D bBCE BEeA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik   DECE  Bb CCEDA      A  B  Ae          

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen   DbBAdB DcBeCc DBdD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ ASLANCAN 786 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,810 291,710 4 49 311 2121 7372

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 29 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 20,89 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,28 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,64 2,15 2,44

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,89 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,13 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 6,93 8,40 9,75

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 6,26 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 1,17 2,95

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 6,98 7,31 13,04

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,85 0,71 1,41

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,16 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 4,21 3,21 5,31

Toplam: 120 54 13 50,75 42 39,01 41,53 51,43

TYT Türkçe AEbCCCBBbAdEE b AABBAeDeCDBAABDE E ACEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBa E C    BC  B eA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik  Ab  Ec BE C ED D        B              

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  E D   d DEa  cCD  D

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİTHAN KAROĞLU 911 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,120 291,710 1 13 198 1593 4504

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 29 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 20,89 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,28 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,64 2,15 2,44

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,89 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,13 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 6,93 8,40 9,75

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 6,26 6,14 10,09

Geometri 10 7 2 6,50 65 0,72 1,17 2,95

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 6,98 7,31 13,04

Fizik 7 4 0 4,00 57 0,85 0,71 1,41

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,16 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 4,21 3,21 5,31

Toplam: 120 71 26 64,50 54 39,01 41,53 51,43

TYT Türkçe CbEEDAE  deEABbcbcDeCeBBAaDEaBAACEeDBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal cAECBAD CEbc BdCA Ba

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  CaEADE ED E dBEDADB BeD    EABeACBA e

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCA   BD aA  d ccDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 5 0 83
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ZEKİ EREN ÇELİK 900 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,303 291,710 28 182 455 2771 13908

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 29 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 15 11,25 28 20,89 22,61 23,33

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,28 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,64 2,15 2,44

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,89 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,13 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 6,93 8,40 9,75

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 6,26 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 1,17 2,95

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 6,98 7,31 13,04

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,85 0,71 1,41

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,16 0,95 1,97

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,20 1,55 1,94

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 4,21 3,21 5,31

Toplam: 120 29 33 20,75 17 39,01 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEdbeEC e aABDcbcDeCbcBeBDEac  Cc      

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAb* ADb    d d     

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik cb     D  E      cD  BB                 

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCd a caEBd  e D*add

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafın Konusu 2 0 1 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BABAT 0 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,243 291,710 15 174 447 2736 13452

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 18 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 7 19,25 48 24,10 22,61 23,33

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,43 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,67 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,14 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,12 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 7,36 8,40 9,75

Toplam: 120 27 9 24,75 21 36,00 41,53 51,43

TYT Türkçe AEb CC cDAdE B aA Ba cDC DBbAB EB   C DD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CB A cCaDA          

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÖZYAMANOL 808 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,303 291,710 6 88 358 2364 9487

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 18 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 24,10 22,61 23,33

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,43 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,67 2,15 2,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,14 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,12 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 7,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 3,49 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 1,17 2,95

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 3,69 7,31 13,04

Toplam: 120 45 9 42,75 36 36,00 41,53 51,43

TYT Türkçe AEaCCCec ACEEBCEAeBBAcDeCDBAABDEBE ACEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEA    D  Bd  B    

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik      ED B  C    D   B    Bc             

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 1 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
BERK YALÇINKAYA 2033 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,745 291,710 16 183 456 2790 14055

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 18 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 14 12,50 31 24,10 22,61 23,33

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,43 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,67 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,14 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,12 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 7,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 3,49 6,14 10,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 1,17 2,95

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 3,69 7,31 13,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,21 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,95 1,97

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,64 1,55 1,94

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,85 3,21 5,31

Toplam: 120 23 16 19,00 16 36,00 41,53 51,43

TYT Türkçe cEb CCB  AdaEB aA adA cedDBAe   BECdb Db

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal       C             

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik   b  ED B  C E      B                   

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen                 a   

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 3 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 0 1 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
BERRU TURAN 62 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,933 291,710 17 185 458 2800 14155

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 18 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 24,10 22,61 23,33

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,43 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,67 2,15 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,14 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,12 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 7,36 8,40 9,75

Toplam: 120 21 14 17,50 15 36,00 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEcDAE  a  ABbA eDebeBa B EDcbAb eDBc A

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal        bC       A B 

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 4 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

ANTALYA / KONYAALTI / GOYNUK UNAL AYSAL AL

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE AKTAŞ 856 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,583 291,710 1 21 250 1811 5501

Puanı Hesaplanan: 193 466 2870 14916

Katılımlar: 18 194 467 2906 15237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 24,10 22,61 23,33

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,43 2,71 3,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,67 2,15 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,14 1,29 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,12 2,25 2,54

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 7,36 8,40 9,75

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 3,49 6,14 10,09

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,21 1,17 2,95

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 3,69 7,31 13,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,21 0,71 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,95 1,97

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,64 1,55 1,94

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 0,85 3,21 5,31

Toplam: 120 62 10 59,50 50 36,00 41,53 51,43

TYT Türkçe CCEdDAEC BCEABDACDDebABBABDEDBAACEecBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBAD CECb BE A BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B ECa dDE ED     E   B         d        

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D             dD D B

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
