
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 188 308 10680 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,18 8,49 21,05 1,88 1,16 1,59 1,65 1,36 1,32 1,73 0,96 1,49 3,85 0,44 3,74 0,03 0,00 0,03 4,50 2,21 3,95 0,47 0,32 0,39 1,00 1,14 0,72 1,01 1,03 0,75 1,44 1,07 1,17 40,7418,18 36,20 245,590

KATILIMLAR

1 0 GİZEM YILDIZ 12D 31 5 29,75 4 0 4,00 2 2 1,50 1 1 0,75 5 0 5,00 22 2 21,50 4 0 4,00 4 2 3,50 6 1 5,75 2 4 1,00 81 17 76,75 370,328 24778

2 779 SELİM SUNGUR 12D 26 7 24,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 23 4 22,00 4 1 3,75 5 2 4,50 4 2 3,50 3 2 2,50 80 22 74,50 364,258 28582

3 592 EBRAR AFŞİN 12D 35 2 34,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 12 1 11,75 4 1 3,75 5 2 4,50 4 1 3,75 76 9 73,75 360,720 31015

4 829 DERİN KARAALİOĞLU 12D 31 6 29,50 4 0 4,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 9 6 7,50 6 0 6,00 5 2 4,50 4 2 3,50 4 2 3,50 72 23 66,25 338,700 48953

5 0 SEYİT HÜSEYİN AKSOY   33 7 31,25 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 12 2 11,50 2 1 1,75 3 0 3,00 4 2 3,50 4 2 3,50 70 21 64,75 333,883 53490

6 806 EYLÜL RANA AK 12D 26 12 23,00 3 1 2,75 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 20 6 18,50 4 1 3,75 4 2 3,50 3 4 2,00 3 3 2,25 71 36 62,00 326,560 60880

7 762 BEREN BALAMAN 12D 35 5 33,75 4 1 3,75 1 0 1,00 2 2 1,50 5 0 5,00 14 1 13,75 1 1 0,75 2 2 1,50 2 3 1,25 66 15 62,25 325,748 61768

8 2505 SEMİ KURTÇAĞ 12F 29 9 26,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 13 3 12,25 3 0 3,00 6 0 6,00 5 2 4,50 3 2 2,50 66 18 61,50 324,773 62836

9 760 SÜLEYMAN SÜNBÜL 12D 34 6 32,50 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 8 2 7,50 1 0 1,00 2 2 1,50 4 2 3,50 3 2 2,50 66 18 61,50 323,805 63875

10 793 BUSE KOCA 12E 30 8 28,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 4 0 4,00 4 1 3,75 15 5 13,75 1 0 1,00 1 2 0,50 3 1 2,75 6 0 6,00 65 19 60,25 320,685 67265

11 780 İREM NUR KÜTÜK 12C 36 4 35,00 1 3 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 17 3 16,25 0 1 -0,25 64 14 60,50 320,160 67842

12 859 BENGÜ SU ŞAHİN 12B 33 6 31,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 13 5 11,75 1 2 0,50 2 0 2,00 64 15 60,25 319,940 68125

13 767 NİSA DEMİRTAŞ 12E 31 5 29,75 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 6 3,50 1 0 1,00 5 1 4,75 3 2 2,50 4 0 4,00 63 16 59,00 316,763 71796

14 845 AYÇA TAPAN 12E 33 7 31,25 1 1 0,75 1 4 0,00 5 0 5,00 5 0 5,00 7 1 6,75 0 2 -0,50 5 1 4,75 3 1 2,75 3 1 2,75 63 18 58,50 315,018 73857

15 803 ARDA BATUR 12D 30 7 28,25 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 7 2 6,50 5 1 4,75 4 3 3,25 3 3 2,25 63 21 57,75 313,143 76139

16 756 ÇINAR AK 12F 26 7 24,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 11 5 9,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 1 4,75 4 2 3,50 63 23 57,25 312,173 77343

17 0 AKİF YILMAZ BÜYÜK 12D 25 8 23,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 2 0,50 5 0 5,00 12 2 11,50 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 3 2,25 61 20 56,00 308,480 82063

18 968 SADIKCAN KAPLAN 12D 25 9 22,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 13 5 11,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 3 2,25 61 24 55,00 305,443 86116

19 754 ÇINAR YOLAY 12D 25 15 21,25 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 6 3 5,25 3 0 3,00 6 1 5,75 3 3 2,25 5 1 4,75 61 27 54,25 303,583 88665

20 2000 BEDİRHAN DİKMEN   22 3 21,25 3 1 2,75 2 0 2,00 1 0 1,00 3 1 2,75 16 1 15,75 3 0 3,00 2 1 1,75 3 0 3,00 1 2 0,50 56 9 53,75 301,773 91257

21 768 PINAR KESKİN 12D 34 5 32,75 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 8 5 6,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 58 16 54,00 301,013 92346

22 770 MAHMUD KARAKAYA 12D 26 7 24,25 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 9 0 9,00 1 1 0,75 2 0 2,00 3 2 2,50 1 1 0,75 56 15 52,25 296,853 98427

23 758 BERAT AKDAĞ 12B 33 7 31,25 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 2 3,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 56 14 52,50 296,578 98852

24 1011 FATİH  *MHERİ 12A 31 8 29,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 7 2 6,50 55 12 52,00 295,270 100762

25 0 KEREM URHAN 12D 28 5 26,75 1 2 0,50 3 0 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 8 1 7,75 3 3 2,25 3 1 2,75 4 2 3,50 56 17 51,75 295,148 100939

26 763 ŞEVVAL FEYZA TABAK 12D 31 5 29,75 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 8 5 6,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 56 19 51,25 293,068 104125

27 784 RABİA GÜLSÜM BATKI 12E 30 6 28,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 5 2,75 1 1 0,75 4 0 4,00 2 2 1,50 6 0 6,00 55 16 51,00 292,775 104594

28 817 CEREN YELLİCE 12A 32 3 31,25 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 2 8,50 53 8 51,00 291,958 105830

29 773 GÜL SENA ÇEVİK 12D 34 3 33,25 2 1 1,75 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 5 1 4,75 1 3 0,25 2 2 1,50 3 3 2,25 55 16 51,00 291,858 106000
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 188 308 10680 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,18 8,49 21,05 1,88 1,16 1,59 1,65 1,36 1,32 1,73 0,96 1,49 3,85 0,44 3,74 0,03 0,00 0,03 4,50 2,21 3,95 0,47 0,32 0,39 1,00 1,14 0,72 1,01 1,03 0,75 1,44 1,07 1,17 40,7418,18 36,20 245,590

KATILIMLAR

30 766 SILA DİNÇ 12 36 2 35,50 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 1 4,75 53 8 51,00 291,405 106781

31 860 DERYA AKTAŞ 12A 30 7 28,25 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 11 4 10,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 56 23 50,25 290,073 108890

32 0 BEYZA NİSA TAL 12E 31 6 29,50 2 0 2,00 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 1 4,75 3 0 3,00 1 2 0,50 2 1 1,75 53 13 49,75 288,620 111246

33 740 YASİN TUNCEL 12D 25 11 22,25 4 1 3,75 2 0 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 10 2 9,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 55 23 49,25 288,053 112113

34 786 SEVGİ ASLANCAN 12F 31 3 30,25 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 6 2 5,50 2 1 1,75 4 1 3,75 51 9 48,75 285,513 116292

35 781 RABİA GÜLSÜM DELEN 12D 26 5 24,75 2 1 1,75 3 1 2,75 1 0 1,00 5 0 5,00 8 1 7,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 2 2,50 3 3 2,25 52 14 48,50 285,483 116339

36 914 AÇELYA DENİZ TUR 12C 30 6 28,50 5 0 5,00 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 51 11 48,25 284,190 118526

37 787 İSMAİL AKGÜL 12D 26 9 23,75 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 4 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 53 21 47,75 283,538 119709

38 813 LİNA CEREN ÇAKIR 12F 27 8 25,00 3 0 3,00 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 7 7 5,25 1 2 0,50 2 4 1,00 3 0 3,00 3 3 2,25 55 29 47,75 283,205 120269

39 809 ŞEYMA YELLİCE 12B 30 4 29,00 3 0 3,00 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 49 6 47,50 281,750 122867

40 788 ALEYNA ORUÇ 12D 32 5 30,75 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 2 4,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 4 0,00 5 1 4,75 52 18 47,50 281,613 123088

41 911 YİĞİTHAN KAROĞLU 12F 18 18 13,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 13 7 11,25 3 0 3,00 4 2 3,50 3 2 2,50 5 1 4,75 55 35 46,25 280,350 125410

42 782 ELİF ACAR 12A 33 6 31,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 4 4,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 51 17 46,75 279,070 127775

43 632 ARDA YAKIŞ IKLI 12B 31 7 29,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 50 14 46,50 278,678 128503

44 14 ALİ ALTUN 12A 29 10 26,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 2 4,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 51 19 46,25 278,250 129274

45 831 OSMAN EREN ÇELİK 12D 26 11 23,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 4 2 3,50 3 3 2,25 52 25 45,75 277,483 130645

46 928 AYBÜKE YALIN 12D 27 11 24,25 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 6 4 5,00 2 0 2,00 1 3 0,25 2 3 1,25 3 3 2,25 53 30 45,50 276,408 132685

47 765 ALEYNA KARAMANLAR 12D 31 4 30,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 6 1 5,75 1 0 1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 50 18 45,50 275,600 134264

48 886 MELİSA TEKİN 12D 29 5 27,75 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 49 15 45,25 275,198 135071

49 772 HANDE CARFİ 12G 30 6 28,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 7 3 6,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 50 19 45,25 274,950 135519

50 856 DEFNE AKTAŞ 12G 31 6 29,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 7 4 6,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 50 19 45,25 274,820 135746

51 792 BERRA İBİLOĞLU 12D 25 13 21,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 3 3 2,25 1 4 0,00 52 29 44,75 274,608 136153

52 0 NEHİR SALMAN 12C 28 5 26,75 2 1 1,75 1 0 1,00 4 0 4,00 5 0 5,00 6 2 5,50 1 0 1,00 47 8 45,00 274,463 136405

53 777 EVRİM NUR DÖNMEZ 12D 23 10 20,50 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 9 6 7,50 1 0 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 4 0 4,00 50 22 44,50 273,935 137462

54 805 AYŞE FİGEN UYSAL 12B 34 4 33,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 47 8 45,00 273,690 137895

55 823 AZRA DEVECİ 12D 25 10 22,50 2 2 1,50 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 4 3,00 3 1 2,75 5 2 4,50 2 5 0,75 4 2 3,50 52 32 44,00 272,305 140557

56 802 SILA DEMİREL 12C 25 11 22,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 8 4 7,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 49 20 44,00 271,978 141152

57 682 12E 28 5 26,75 2 0 2,00 1 2 0,50 1 0 1,00 5 0 5,00 4 6 2,50 2 0 2,00 1 3 0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 49 20 44,00 271,573 141952

58 0 AYŞE NUR TUNCER 12C 31 7 29,25 1 4 0,00 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 6 3 5,25 48 16 44,00 271,078 142991
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 188 308 10680 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,18 8,49 21,05 1,88 1,16 1,59 1,65 1,36 1,32 1,73 0,96 1,49 3,85 0,44 3,74 0,03 0,00 0,03 4,50 2,21 3,95 0,47 0,32 0,39 1,00 1,14 0,72 1,01 1,03 0,75 1,44 1,07 1,17 40,7418,18 36,20 245,590

KATILIMLAR

59 881 MERYEM ANATÜRK 12E 23 10 20,50 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 1 4 0,00 5 0 5,00 50 26 43,50 270,995 143170

60 865 TOPRAK ŞAHİNĞ 12G 31 8 29,00 4 0 4,00 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 48 18 43,50 269,630 145848

61 837 TAHA EFE SÜRÜCÜ 12G 32 5 30,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 47 14 43,50 269,373 146364

62 801 SÜMEYYE KAPSİ 12D 28 7 26,25 1 1 0,75 1 0 1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 4 4,00 1 3 0,25 2 4 1,00 3 2 2,50 49 23 43,25 269,353 146398

63 955 EREL YILANCI 12D 20 11 17,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 2 3,50 4 1 3,75 48 21 42,75 269,253 146592

64 832 CAN ŞAYLAN 12D 18 11 15,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 10 2 9,50 0 1 -0,25 4 2 3,50 4 2 3,50 2 3 1,25 49 26 42,50 268,698 147682

65 0 İLA DA NİSANÖZ KAN 12C 29 7 27,25 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 46 14 42,50 266,848 151379

66 933 SERRA AKYÜREK 12E 25 10 22,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 5 0 5,00 7 7 5,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 48 23 42,25 266,770 151546

67 2504 İLGEN KIRKICI 12F 31 3 30,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 2 4 1,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 46 14 42,50 266,448 152192

68 992 DENİZ TEPE 12A 27 10 24,50 2 1 1,75 4 1 3,75 11 0 11,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 46 15 42,25 266,380 152310

69 277 ALMİRA SILA HANÇE R 12D 25 8 23,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 4 3,00 2 1 1,75 5 1 4,75 1 1 0,75 46 17 41,75 265,385 154419

70 940 BETÜL CANBAZ 12A 34 3 33,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 46 15 42,25 265,293 154624

71 976 BERSİS KRAL 12A 25 10 22,50 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 45 13 41,75 265,210 154800

72 778 ATAKAN SEVENCAN 12D 23 6 21,50 3 1 2,75 1 1 0,75 5 0 5,00 7 4 6,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 4 2 3,50 2 2 1,50 46 20 41,00 263,235 158932

73 987 AZRA AY   21 8 19,00 1 1 0,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 2 3,50 44 15 40,25 261,405 162891

74 898 MELİKE DURU YİĞİT 12B 27 10 24,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 3 1 2,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 46 22 40,50 261,115 163480

75 887 MERYEM GEÇER 12E 28 7 26,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 3 2,25 2 0 2,00 1 2 0,50 2 4 1,00 45 20 40,00 259,528 166890

76 853 ZEYNEP MÜGE  AVUZ 12D 21 6 19,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 6 2 5,50 1 1 0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 44 18 39,50 258,945 168169

77 893 CEMRE GÜNEŞ 12 30 7 28,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 4 3,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 45 22 39,50 257,598 171195

78 979 BURAK EFE CAN 12F 26 10 23,50 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 3 2,25 44 21 38,75 256,040 174640

79 0 KEZBAN DİLVE ER 12G 27 13 23,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 4 1 3,75 7 1 6,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 44 21 38,75 256,008 174704

80 906 BENSU ŞEN 12B 25 7 23,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 42 14 38,50 255,328 176267

81 824 KAAN ADA ESKİKANBUR12B 30 6 28,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 42 13 38,75 255,310 176322

82 890 DESTEGÜL ŞİMŞEKOL 12B 30 10 27,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 43 18 38,50 254,705 177644

83 877 FATOŞ CÖMERT 12B 30 9 27,75 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 42 14 38,50 254,653 177757

84 840 MELİSA HASANOĞLU 12E 24 9 21,75 1 1 0,75 3 0 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 1 4 0,00 42 16 38,00 254,123 178876

85 391 UDE KÜÇÜKYILMAZ 12E 25 8 23,00 3 0 3,00 2 2 1,50 1 1 0,75 4 0 4,00 4 4 3,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 44 24 38,00 253,890 179450

86 848 BEYZA ÖZDEMİR 12A 28 9 25,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 2 1 1,75 42 16 38,00 253,413 180513

87 774 RABİA KARATAŞ 12E 22 8 20,00 1 0 1,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 5 0 5,00 7 6 5,50 1 1 0,75 3 0 3,00 2 1 1,75 42 19 37,25 252,115 183467
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 188 308 10680 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,18 8,49 21,05 1,88 1,16 1,59 1,65 1,36 1,32 1,73 0,96 1,49 3,85 0,44 3,74 0,03 0,00 0,03 4,50 2,21 3,95 0,47 0,32 0,39 1,00 1,14 0,72 1,01 1,03 0,75 1,44 1,07 1,17 40,7418,18 36,20 245,590

KATILIMLAR

88 948 NİL NEHİR CERİTLİ 12C 31 1 30,75 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 40 11 37,25 250,488 187175

89 49 YUNUS EMRE BATARAY 12A 26 4 25,00 2 0 2,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 38 6 36,50 248,980 190782

90 810 EMİNE ERCAN 12B 26 6 24,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 5 0 5,00 1 3 0,25 3 0 3,00 39 11 36,25 248,410 192115

91 808 AZRA ÖZYAMANOL 12G 28 3 27,25 1 1 0,75 1 0 1,00 4 0 4,00 3 0 3,00 37 4 36,00 247,178 194964

92 90 EREN URAL 12B 25 9 22,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 39 13 35,75 247,008 195341

93 861 YAĞMUR DEMİRCİ 12C 27 12 24,00 1 2 0,50 2 0 2,00 1 2 0,50 4 0 4,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 40 17 35,75 246,885 195617

94 895 ÇAĞLA KALPAZAN 12F 22 11 19,25 1 4 0,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 2 1 1,75 0 4 -1,00 4 2 3,50 42 27 35,25 246,123 197397

95 995 GÜNEŞ YETGİN 12F 22 12 19,00 3 0 3,00 2 2 1,50 2 0 2,00 5 0 5,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 40 19 35,25 246,075 197509

96 867 MELEK KAHRAMAN 12F 23 10 20,50 2 0 2,00 2 1 1,75 1 3 0,25 5 0 5,00 5 4 4,00 1 3 0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 42 27 35,25 245,860 197974

97 2006 ÖMER FARUK BİÇER 12B 29 11 26,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 40 18 35,50 245,788 198139

98 43 DERYA SALDIRAN 12B 27 7 25,25 2 1 1,75 1 2 0,50 1 3 0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 39 15 35,25 245,173 199608

99 23 EZGİ GÜLNUR VURAL 12C 29 10 26,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 1 0,75 39 15 35,25 245,080 199833

100 822 NİSANUR İŞLEK 12C 27 7 25,25 1 0 1,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 37 10 34,50 242,908 204977

101 814 CEYHUN IRMAK 12F 24 9 21,75 4 1 3,75 9 6 7,50 1 3 0,25 2 4 1,00 40 23 34,25 242,658 205593

102 816 TAHA İRBAN 12E 24 6 22,50 2 1 1,75 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 1 0 1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 39 19 34,25 242,620 205678

103 892 SUDE SARAÇLAR 12A 28 7 26,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 0 2,00 5 0 5,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 38 15 34,25 242,003 207131

104 790 GENCER METİN CEYLAN12G 22 10 19,50 2 1 1,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 38 18 33,50 240,775 210167

105 0 KAAN K RA 12G 23 10 20,50 2 3 1,25 1 1 0,75 2 3 1,25 5 0 5,00 2 1 1,75 3 0 3,00 38 18 33,50 240,625 210521

106 888 İKRA EYLÜL GÜLER 12E 22 10 19,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 8 0,00 0 1 -0,25 1 5 -0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 41 32 33,00 239,215 213768

107 950 SELEN ÇEVİK 12E 20 9 17,75 3 1 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 3 2,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 38 21 32,75 238,828 214677

108 689 YEZDA ALTINTAŞ 12A 24 6 22,50 3 0 3,00 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 36 12 33,00 238,765 214819

109 470 ANIL ÖZGER 12B 20 14 16,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 4 0 4,00 37 18 32,50 238,005 216629

110 693 GÖKTÜRK ATABAY 12G 28 11 25,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 4 1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 40 29 32,75 237,753 217211

111 905 İBRAHİM SEFA 12C 21 10 18,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 3 2,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 37 18 32,50 237,735 217271

112 926 NİSA DOĞA COŞKUN 12F 18 10 15,50 1 3 0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 3 0 3,00 9 6 7,50 1 1 0,75 2 4 1,00 1 3 0,25 2 2 1,50 40 31 32,25 237,490 217856

113 956 ÇAĞDAŞ GÖK 12D 21 15 17,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 1 4,75 1 1 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 41 35 32,25 237,353 218202

114 934 ELİF SEZER 12C 25 13 21,75 1 4 0,00 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 38 22 32,50 237,323 218267

115 764 AFİY EBAL 12C 27 11 24,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 0 4,00 37 18 32,50 236,998 219053

116 947 SELİN ZEHRA MERT 12F 24 9 21,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 5 0 5,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 38 23 32,25 236,658 219863
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 188 308 10680 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,18 8,49 21,05 1,88 1,16 1,59 1,65 1,36 1,32 1,73 0,96 1,49 3,85 0,44 3,74 0,03 0,00 0,03 4,50 2,21 3,95 0,47 0,32 0,39 1,00 1,14 0,72 1,01 1,03 0,75 1,44 1,07 1,17 40,7418,18 36,20 245,590

KATILIMLAR

117 990 EYLÜL ELİF AÇOĞLU 12B 21 11 18,25 2 3 1,25 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 37 20 32,00 236,348 220605

118 966 UÇAR AYDOĞDU 12E 16 3 15,25 1 1 0,75 3 1 2,75 2 0 2,00 8 0 8,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 34 9 31,75 236,033 221377

119 2026 MAHMUT ALKURT 12C 21 10 18,50 1 0 1,00 5 0 5,00 6 1 5,75 1 0 1,00 34 11 31,25 234,010 226291

120 2500 SEMİH AKAN 12E 6 1 5,75 15 5 13,75 2 0 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 33 10 30,50 233,723 226970

121 180 BENSU KARACA 12B 20 12 17,00 3 1 2,75 3 1 2,75 1 1 0,75 5 0 5,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 35 17 30,75 232,695 229438

122 921 BERAT ŞENGÜL 12C 26 11 23,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 35 16 31,00 232,598 229699

123 883 BERNA ULUTAY 12E 17 7 15,25 1 4 0,00 1 0 1,00 1 0 1,00 4 0 4,00 5 2 4,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 1 2,75 35 18 30,50 232,318 230335

124 1016 YAĞMUR ŞENOL 12C 23 8 21,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 35 17 30,75 232,135 230815

125 842 AHME TMERT KAMİŞ 12 24 16 20,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 0 5 -1,25 0 2 -0,50 38 31 30,25 230,685 234228

126 0 DEFNE YÜKSEL 12G 25 13 21,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 37 27 30,25 230,508 234651

127 944 MEHMET ÖZTÜRK 12C 20 9 17,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 3 5 1,75 2 1 1,75 35 20 30,00 230,293 235144

128 1002 İREM İLSU ÇETİNKAYA 12C 22 8 20,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 5 0 5,00 4 0 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 33 12 30,00 230,020 235817

129 915 BERK ALP ÇELİKER 12E 19 6 17,50 5 0 5,00 7 3 6,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 34 17 29,75 229,610 236750

130 850 EGE ATALIK 12F 21 10 18,50 3 1 2,75 2 1 1,75 5 3 4,25 1 1 0,75 2 1 1,75 34 17 29,75 229,540 236945

131 2502 MEHMET TALHA TALİH 12A 23 10 20,50 2 0 2,00 2 1 1,75 1 2 0,50 4 0 4,00 1 1 0,75 33 14 29,50 228,425 239520

132 864 İREM KARAOĞUZ 12C 23 9 20,75 1 1 0,75 3 0 3,00 1 1 0,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 33 14 29,50 228,373 239653

133 789 MERVE TEKDEMİR 12F 19 10 16,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 6 -1,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 35 24 29,00 227,465 241767

134 970 BERK ALİ KARAMANLAR12C 23 10 20,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 3 0,25 34 21 28,75 226,160 244821

135 912 MERVENUR BİRBİZ 12F 14 4 13,00 2 0 2,00 1 0 1,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 4 3,00 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 31 11 28,25 225,675 245934

136 71 ALEYNA ÇELİK 12E 23 12 20,00 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 9 -0,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 3 3 2,25 38 38 28,50 225,530 246304

137 0 MUSTAFA ADALETLİ 12A 20 7 18,25 2 0 2,00 2 1 1,75 1 2 0,50 5 0 5,00 1 1 0,75 31 11 28,25 224,943 247628

138 951 HATİCE NUR KOLAY 12C 23 9 20,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 32 15 28,25 224,608 248411

139 0 ELANUREFE 12E 25 4 24,00 2 3 1,25 1 1 0,75 2 0 2,00 30 8 28,00 223,550 250850

140 984 SAMİ CAN ILGAZ 12F 15 7 13,25 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 1 1 0,75 30 10 27,50 223,358 251278

141 871 ARAS ZİLLİ 12B 22 8 20,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 31 13 27,75 223,265 251509

142 907 MUHAMMET AKA 12F 13 8 11,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 8 1 7,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 31 15 27,25 222,885 252324

143 800 DİLARA CAN 12A 21 8 19,00 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 1 0,75 31 16 27,00 221,100 256323

144 891 ENES BERAT YILMAZ 12A 21 18 16,50 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 33 25 26,75 220,640 257329

145 985 ÖZGE KÜLCÜ 12A 19 7 17,25 3 1 2,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 30 14 26,50 219,788 259193
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 188 308 10680 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,18 8,49 21,05 1,88 1,16 1,59 1,65 1,36 1,32 1,73 0,96 1,49 3,85 0,44 3,74 0,03 0,00 0,03 4,50 2,21 3,95 0,47 0,32 0,39 1,00 1,14 0,72 1,01 1,03 0,75 1,44 1,07 1,17 40,7418,18 36,20 245,590

KATILIMLAR

146 957 KAAN AKTAŞ 12A 19 12 16,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 3 0,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 32 23 26,25 219,275 260269

147 882 EYLEM SARI 12F 19 4 18,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 29 11 26,25 219,025 260789

148 771 MUHAMMET CIBIR 12F 16 15 12,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 9 5 7,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 3 1,25 34 32 26,00 218,998 260878

149 978 İKRA DOLAKSIZ 12A 22 16 18,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 33 30 25,50 216,690 265764

150 899 ONUR YILMAZ 12A 19 4 18,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 4 0 4,00 28 10 25,50 216,670 265796

151 901 ESLEM SERRA ULUĞ 12C 19 11 16,25 1 2 0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 30 20 25,00 215,418 268470

152 74 KAAN DOKGÖZ 12A 16 6 14,50 1 1 0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 28 13 24,75 214,910 269527

153 92 YİĞİTHAN ÜNAL 12C 19 12 16,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 3 8 1,00 1 0 1,00 31 25 24,75 214,705 269941

154 798 FATMA KARAGÖZ 12G 19 8 17,00 1 0 1,00 4 0 4,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 27 10 24,50 213,770 271851

155 833 RAMAZAN KARAKOYUNLU12E 18 13 14,75 3 2 2,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 5 1,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 1 3 0,25 33 35 24,25 213,358 272618

156 884 İLAYDA POLAT 12E 18 9 15,75 2 1 1,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 7 1,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 30 26 23,50 211,033 277189

157 93 ALİ BABAT 12G 14 13 10,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 27 16 23,00 210,063 279029

158 2503 KUTAY KALKAN 12A 17 11 14,25 3 0 3,00 2 3 1,25 1 1 0,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 28 20 23,00 209,578 279922

159 943 CANSU BEYZA GÜRCAN12F 17 17 12,75 1 2 0,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 5 3 4,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 3 0 3,00 31 34 22,50 208,383 282189

160 900 ZEKİ EREN ÇELİK 12F 12 17 7,75 4 0 4,00 2 1 1,75 3 2 2,50 6 4 5,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 30 32 22,00 207,473 283872

161 996 HASAN BİRGEZ 12E 20 10 17,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 4 2,00 1 6 -0,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 31 35 22,25 206,850 285012

162 869 MEHMET KAPAMA 12E 15 12 12,00 2 2 1,50 1 0 1,00 3 2 2,50 3 5 1,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 29 31 21,25 204,605 288983

163 2501 YUSUF ÇOLAKFTM 12A 16 8 14,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 24 11 21,25 204,355 289422

164 1025 AYDIN ÇAVUŞOĞLU 12B 18 13 14,75 1 4 0,00 3 1 2,75 1 4 0,00 4 1 3,75 27 23 21,25 204,258 289614

165 1013 ELİF ZEHRA DOĞAN 12F 11 6 9,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 8 4 7,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 26 20 21,00 204,205 289716

166 62 BERRU TURAN 12G 17 11 14,25 1 0 1,00 1 1 0,75 5 0 5,00 24 12 21,00 203,568 290795

167 0 SALİH KEREM KAŞLI 12B 18 12 15,00 1 1 0,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 25 21 19,75 199,695 297035

168 1010 NEHİR ATALAY 12G 17 7 15,25 4 0 4,00 21 7 19,25 198,153 299417

169 619 NAZLI TAŞDEMİR 12A 16 23 10,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 25 31 17,25 192,823 306769

170 811 ALİ GALİP KAVACIK 12A 17 14 13,50 2 1 1,75 1 1 0,75 20 16 16,00 188,565 312010

171 863 MELİSA DOKGÖZ 12F 17 11 14,25 1 0 1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 3 0,25 21 20 16,00 188,508 312076

172 960 RÜVEYDA ÇINAR 12A 13 5 11,75 2 1 1,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 19 13 15,75 187,988 312710

173 988 UMUT UÇAR 12B 11 7 9,25 1 4 0,00 3 1 2,75 1 2 0,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 19 15 15,25 186,843 314003

174 989 CAFER BENLİOĞLU 12C 6 1 5,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 1 0 1,00 16 4 15,00 186,593 314279
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 188 308 10680 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,18 8,49 21,05 1,88 1,16 1,59 1,65 1,36 1,32 1,73 0,96 1,49 3,85 0,44 3,74 0,03 0,00 0,03 4,50 2,21 3,95 0,47 0,32 0,39 1,00 1,14 0,72 1,01 1,03 0,75 1,44 1,07 1,17 40,7418,18 36,20 245,590

KATILIMLAR

175 2029 EMİR BEYDOĞAN 12B 11 9 8,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 19 16 15,00 186,183 314693

176 820 EYLÜL KOCABIYIK 12G 17 5 15,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 17 8 15,00 185,233 315701

177 94 FATMA ZEHRA YİĞİT 12A 14 17 9,75 1 2 0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 21 26 14,50 184,503 316481

178 876 JULİAN ALVAREZ 12E 19 14 15,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 5 -1,25 2 4 1,00 1 2 0,50 1 4 0,00 24 39 14,25 183,040 317964

179 897 METEHAN ŞİRİNLER 12G 10 4 9,00 4 0 4,00 14 4 13,00 180,090 320791

180 797 ENİS ATALAY 12E 11 4 10,00 1 2 0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 14 11 11,25 174,645 325572

181 1018 ZAHİD TUĞRA YÖNTEM 12C 7 2 6,50 7 2 6,50 160,785 334693

182 417 ELİF NUR AKYÜZ 12B 9 31 1,25 1 0 1,00 2 0 2,00 2 2 1,50 14 33 5,75 159,203 335606

183 2033 BERK YALÇINKAYA 12G 7 11 4,25 0 1 -0,25 7 12 4,00 153,528 338625

184 783 MAURO İCARDİ 12 1 0 1,00 1 0 1,00 144,890 342704

185 952 ELA DO ANTEKİN 12B 8 32 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 11 34 2,50

186 95 EGE BERKAY BULAT 12C 1 3 0,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 3 11 0,25

187 465 BURAK ERKEN 12F 0 0 0,00

188 2044 DEFNE B 12E 0 0 0,00
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   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 188 308 10680 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,18 8,49 21,05 1,88 1,16 1,59 1,65 1,36 1,32 1,73 0,96 1,49 3,85 0,44 3,74 0,03 0,00 0,03 4,50 2,21 3,95 0,47 0,32 0,39 1,00 1,14 0,72 1,01 1,03 0,75 1,44 1,07 1,17 40,7418,18 36,20 245,590

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 SEYİT HÜSEYİN AKSOY   33 7 31,25 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 12 2 11,50 2 1 1,75 3 0 3,00 4 2 3,50 4 2 3,50 70 21 64,75 333,883 53490

2 2000 BEDİRHAN DİKMEN   22 3 21,25 3 1 2,75 2 0 2,00 1 0 1,00 3 1 2,75 16 1 15,75 3 0 3,00 2 1 1,75 3 0 3,00 1 2 0,50 56 9 53,75 301,773 91257

3 987 AZRA AY   21 8 19,00 1 1 0,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 2 3,50 44 15 40,25 261,405 162891

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500
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TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 188 308 10680 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,18 8,49 21,05 1,88 1,16 1,59 1,65 1,36 1,32 1,73 0,96 1,49 3,85 0,44 3,74 0,03 0,00 0,03 4,50 2,21 3,95 0,47 0,32 0,39 1,00 1,14 0,72 1,01 1,03 0,75 1,44 1,07 1,17 40,7418,18 36,20 245,590

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 766 SILA DİNÇ 12 36 2 35,50 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 1 4,75 53 8 51,00 291,405 106781

2 893 CEMRE GÜNEŞ 12 30 7 28,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 4 3,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 45 22 39,50 257,598 171195

3 842 AHME TMERT KAMİŞ 12 24 16 20,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 0 5 -1,25 0 2 -0,50 38 31 30,25 230,685 234228

4 783 MAURO İCARDİ 12 1 0 1,00 1 0 1,00 144,890 342704

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 188 308 10680 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,18 8,49 21,05 1,88 1,16 1,59 1,65 1,36 1,32 1,73 0,96 1,49 3,85 0,44 3,74 0,03 0,00 0,03 4,50 2,21 3,95 0,47 0,32 0,39 1,00 1,14 0,72 1,01 1,03 0,75 1,44 1,07 1,17 40,7418,18 36,20 245,590

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 1011 FATİH  *MHERİ 12A 31 8 29,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 7 2 6,50 55 12 52,00 295,270 100762

2 817 CEREN YELLİCE 12A 32 3 31,25 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 2 8,50 53 8 51,00 291,958 105830

3 860 DERYA AKTAŞ 12A 30 7 28,25 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 11 4 10,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 56 23 50,25 290,073 108890

4 782 ELİF ACAR 12A 33 6 31,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 4 4,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 51 17 46,75 279,070 127775

5 14 ALİ ALTUN 12A 29 10 26,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 2 4,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 51 19 46,25 278,250 129274

6 992 DENİZ TEPE 12A 27 10 24,50 2 1 1,75 4 1 3,75 11 0 11,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 46 15 42,25 266,380 152310

7 940 BETÜL CANBAZ 12A 34 3 33,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 46 15 42,25 265,293 154624

8 976 BERSİS KRAL 12A 25 10 22,50 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 45 13 41,75 265,210 154800

9 848 BEYZA ÖZDEMİR 12A 28 9 25,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 2 1 1,75 42 16 38,00 253,413 180513

10 49 YUNUS EMRE BATARAY 12A 26 4 25,00 2 0 2,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 38 6 36,50 248,980 190782

11 892 SUDE SARAÇLAR 12A 28 7 26,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 0 2,00 5 0 5,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 38 15 34,25 242,003 207131

12 689 YEZDA ALTINTAŞ 12A 24 6 22,50 3 0 3,00 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 36 12 33,00 238,765 214819

13 2502 MEHMET TALHA TALİH 12A 23 10 20,50 2 0 2,00 2 1 1,75 1 2 0,50 4 0 4,00 1 1 0,75 33 14 29,50 228,425 239520

14 0 MUSTAFA ADALETLİ 12A 20 7 18,25 2 0 2,00 2 1 1,75 1 2 0,50 5 0 5,00 1 1 0,75 31 11 28,25 224,943 247628

15 800 DİLARA CAN 12A 21 8 19,00 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 1 0,75 31 16 27,00 221,100 256323

16 891 ENES BERAT YILMAZ 12A 21 18 16,50 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 33 25 26,75 220,640 257329

17 985 ÖZGE KÜLCÜ 12A 19 7 17,25 3 1 2,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 30 14 26,50 219,788 259193

18 957 KAAN AKTAŞ 12A 19 12 16,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 3 0,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 32 23 26,25 219,275 260269

19 978 İKRA DOLAKSIZ 12A 22 16 18,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 33 30 25,50 216,690 265764

20 899 ONUR YILMAZ 12A 19 4 18,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 4 0 4,00 28 10 25,50 216,670 265796

21 74 KAAN DOKGÖZ 12A 16 6 14,50 1 1 0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 28 13 24,75 214,910 269527

22 2503 KUTAY KALKAN 12A 17 11 14,25 3 0 3,00 2 3 1,25 1 1 0,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 28 20 23,00 209,578 279922

23 2501 YUSUF ÇOLAKFTM 12A 16 8 14,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 24 11 21,25 204,355 289422

24 619 NAZLI TAŞDEMİR 12A 16 23 10,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 25 31 17,25 192,823 306769

25 811 ALİ GALİP KAVACIK 12A 17 14 13,50 2 1 1,75 1 1 0,75 20 16 16,00 188,565 312010

26 960 RÜVEYDA ÇINAR 12A 13 5 11,75 2 1 1,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 19 13 15,75 187,988 312710

27 94 FATMA ZEHRA YİĞİT 12A 14 17 9,75 1 2 0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 21 26 14,50 184,503 316481



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 188 308 10680 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,18 8,49 21,05 1,88 1,16 1,59 1,65 1,36 1,32 1,73 0,96 1,49 3,85 0,44 3,74 0,03 0,00 0,03 4,50 2,21 3,95 0,47 0,32 0,39 1,00 1,14 0,72 1,01 1,03 0,75 1,44 1,07 1,17 40,7418,18 36,20 245,590

SINIF: 12A

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 188 308 10680 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,18 8,49 21,05 1,88 1,16 1,59 1,65 1,36 1,32 1,73 0,96 1,49 3,85 0,44 3,74 0,03 0,00 0,03 4,50 2,21 3,95 0,47 0,32 0,39 1,00 1,14 0,72 1,01 1,03 0,75 1,44 1,07 1,17 40,7418,18 36,20 245,590

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 859 BENGÜ SU ŞAHİN 12B 33 6 31,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 13 5 11,75 1 2 0,50 2 0 2,00 64 15 60,25 319,940 68125

2 758 BERAT AKDAĞ 12B 33 7 31,25 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 2 3,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 56 14 52,50 296,578 98852

3 809 ŞEYMA YELLİCE 12B 30 4 29,00 3 0 3,00 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 49 6 47,50 281,750 122867

4 632 ARDA YAKIŞ IKLI 12B 31 7 29,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 50 14 46,50 278,678 128503

5 805 AYŞE FİGEN UYSAL 12B 34 4 33,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 47 8 45,00 273,690 137895

6 898 MELİKE DURU YİĞİT 12B 27 10 24,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 3 1 2,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 46 22 40,50 261,115 163480

7 906 BENSU ŞEN 12B 25 7 23,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 42 14 38,50 255,328 176267

8 824 KAAN ADA ESKİKANBUR12B 30 6 28,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 42 13 38,75 255,310 176322

9 890 DESTEGÜL ŞİMŞEKOL 12B 30 10 27,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 43 18 38,50 254,705 177644

10 877 FATOŞ CÖMERT 12B 30 9 27,75 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 42 14 38,50 254,653 177757

11 810 EMİNE ERCAN 12B 26 6 24,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 5 0 5,00 1 3 0,25 3 0 3,00 39 11 36,25 248,410 192115

12 90 EREN URAL 12B 25 9 22,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 39 13 35,75 247,008 195341

13 2006 ÖMER FARUK BİÇER 12B 29 11 26,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 40 18 35,50 245,788 198139

14 43 DERYA SALDIRAN 12B 27 7 25,25 2 1 1,75 1 2 0,50 1 3 0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 39 15 35,25 245,173 199608

15 470 ANIL ÖZGER 12B 20 14 16,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 4 0 4,00 37 18 32,50 238,005 216629

16 990 EYLÜL ELİF AÇOĞLU 12B 21 11 18,25 2 3 1,25 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 37 20 32,00 236,348 220605

17 180 BENSU KARACA 12B 20 12 17,00 3 1 2,75 3 1 2,75 1 1 0,75 5 0 5,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 35 17 30,75 232,695 229438

18 871 ARAS ZİLLİ 12B 22 8 20,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 31 13 27,75 223,265 251509

19 1025 AYDIN ÇAVUŞOĞLU 12B 18 13 14,75 1 4 0,00 3 1 2,75 1 4 0,00 4 1 3,75 27 23 21,25 204,258 289614

20 0 SALİH KEREM KAŞLI 12B 18 12 15,00 1 1 0,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 25 21 19,75 199,695 297035

21 988 UMUT UÇAR 12B 11 7 9,25 1 4 0,00 3 1 2,75 1 2 0,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 19 15 15,25 186,843 314003

22 2029 EMİR BEYDOĞAN 12B 11 9 8,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 19 16 15,00 186,183 314693

23 417 ELİF NUR AKYÜZ 12B 9 31 1,25 1 0 1,00 2 0 2,00 2 2 1,50 14 33 5,75 159,203 335606

24 952 ELA DO ANTEKİN 12B 8 32 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 11 34 2,50



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 188 308 10680 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,18 8,49 21,05 1,88 1,16 1,59 1,65 1,36 1,32 1,73 0,96 1,49 3,85 0,44 3,74 0,03 0,00 0,03 4,50 2,21 3,95 0,47 0,32 0,39 1,00 1,14 0,72 1,01 1,03 0,75 1,44 1,07 1,17 40,7418,18 36,20 245,590

SINIF: 12B

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 188 308 10680 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,18 8,49 21,05 1,88 1,16 1,59 1,65 1,36 1,32 1,73 0,96 1,49 3,85 0,44 3,74 0,03 0,00 0,03 4,50 2,21 3,95 0,47 0,32 0,39 1,00 1,14 0,72 1,01 1,03 0,75 1,44 1,07 1,17 40,7418,18 36,20 245,590

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 780 İREM NUR KÜTÜK 12C 36 4 35,00 1 3 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 17 3 16,25 0 1 -0,25 64 14 60,50 320,160 67842

2 914 AÇELYA DENİZ TUR 12C 30 6 28,50 5 0 5,00 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 51 11 48,25 284,190 118526

3 0 NEHİR SALMAN 12C 28 5 26,75 2 1 1,75 1 0 1,00 4 0 4,00 5 0 5,00 6 2 5,50 1 0 1,00 47 8 45,00 274,463 136405

4 802 SILA DEMİREL 12C 25 11 22,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 8 4 7,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 49 20 44,00 271,978 141152

5 0 AYŞE NUR TUNCER 12C 31 7 29,25 1 4 0,00 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 6 3 5,25 48 16 44,00 271,078 142991

6 0 İLA DA NİSANÖZ KAN 12C 29 7 27,25 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 46 14 42,50 266,848 151379

7 948 NİL NEHİR CERİTLİ 12C 31 1 30,75 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 40 11 37,25 250,488 187175

8 861 YAĞMUR DEMİRCİ 12C 27 12 24,00 1 2 0,50 2 0 2,00 1 2 0,50 4 0 4,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 40 17 35,75 246,885 195617

9 23 EZGİ GÜLNUR VURAL 12C 29 10 26,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 1 0,75 39 15 35,25 245,080 199833

10 822 NİSANUR İŞLEK 12C 27 7 25,25 1 0 1,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 37 10 34,50 242,908 204977

11 905 İBRAHİM SEFA 12C 21 10 18,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 3 2,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 37 18 32,50 237,735 217271

12 934 ELİF SEZER 12C 25 13 21,75 1 4 0,00 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 38 22 32,50 237,323 218267

13 764 AFİY EBAL 12C 27 11 24,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 0 4,00 37 18 32,50 236,998 219053

14 2026 MAHMUT ALKURT 12C 21 10 18,50 1 0 1,00 5 0 5,00 6 1 5,75 1 0 1,00 34 11 31,25 234,010 226291

15 921 BERAT ŞENGÜL 12C 26 11 23,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 35 16 31,00 232,598 229699

16 1016 YAĞMUR ŞENOL 12C 23 8 21,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 35 17 30,75 232,135 230815

17 944 MEHMET ÖZTÜRK 12C 20 9 17,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 3 5 1,75 2 1 1,75 35 20 30,00 230,293 235144

18 1002 İREM İLSU ÇETİNKAYA 12C 22 8 20,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 5 0 5,00 4 0 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 33 12 30,00 230,020 235817

19 864 İREM KARAOĞUZ 12C 23 9 20,75 1 1 0,75 3 0 3,00 1 1 0,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 33 14 29,50 228,373 239653

20 970 BERK ALİ KARAMANLAR12C 23 10 20,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 3 0,25 34 21 28,75 226,160 244821

21 951 HATİCE NUR KOLAY 12C 23 9 20,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 32 15 28,25 224,608 248411

22 901 ESLEM SERRA ULUĞ 12C 19 11 16,25 1 2 0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 30 20 25,00 215,418 268470

23 92 YİĞİTHAN ÜNAL 12C 19 12 16,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 3 8 1,00 1 0 1,00 31 25 24,75 214,705 269941

24 989 CAFER BENLİOĞLU 12C 6 1 5,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 1 0 1,00 16 4 15,00 186,593 314279

25 1018 ZAHİD TUĞRA YÖNTEM 12C 7 2 6,50 7 2 6,50 160,785 334693

26 95 EGE BERKAY BULAT 12C 1 3 0,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 3 11 0,25



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 188 308 10680 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,18 8,49 21,05 1,88 1,16 1,59 1,65 1,36 1,32 1,73 0,96 1,49 3,85 0,44 3,74 0,03 0,00 0,03 4,50 2,21 3,95 0,47 0,32 0,39 1,00 1,14 0,72 1,01 1,03 0,75 1,44 1,07 1,17 40,7418,18 36,20 245,590

SINIF: 12C

KATILIMLAR
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 188 308 10680 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,18 8,49 21,05 1,88 1,16 1,59 1,65 1,36 1,32 1,73 0,96 1,49 3,85 0,44 3,74 0,03 0,00 0,03 4,50 2,21 3,95 0,47 0,32 0,39 1,00 1,14 0,72 1,01 1,03 0,75 1,44 1,07 1,17 40,7418,18 36,20 245,590

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 0 GİZEM YILDIZ 12D 31 5 29,75 4 0 4,00 2 2 1,50 1 1 0,75 5 0 5,00 22 2 21,50 4 0 4,00 4 2 3,50 6 1 5,75 2 4 1,00 81 17 76,75 370,328 24778

2 779 SELİM SUNGUR 12D 26 7 24,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 23 4 22,00 4 1 3,75 5 2 4,50 4 2 3,50 3 2 2,50 80 22 74,50 364,258 28582

3 592 EBRAR AFŞİN 12D 35 2 34,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 12 1 11,75 4 1 3,75 5 2 4,50 4 1 3,75 76 9 73,75 360,720 31015

4 829 DERİN KARAALİOĞLU 12D 31 6 29,50 4 0 4,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 9 6 7,50 6 0 6,00 5 2 4,50 4 2 3,50 4 2 3,50 72 23 66,25 338,700 48953

5 806 EYLÜL RANA AK 12D 26 12 23,00 3 1 2,75 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 20 6 18,50 4 1 3,75 4 2 3,50 3 4 2,00 3 3 2,25 71 36 62,00 326,560 60880

6 762 BEREN BALAMAN 12D 35 5 33,75 4 1 3,75 1 0 1,00 2 2 1,50 5 0 5,00 14 1 13,75 1 1 0,75 2 2 1,50 2 3 1,25 66 15 62,25 325,748 61768

7 760 SÜLEYMAN SÜNBÜL 12D 34 6 32,50 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 8 2 7,50 1 0 1,00 2 2 1,50 4 2 3,50 3 2 2,50 66 18 61,50 323,805 63875

8 803 ARDA BATUR 12D 30 7 28,25 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 7 2 6,50 5 1 4,75 4 3 3,25 3 3 2,25 63 21 57,75 313,143 76139

9 0 AKİF YILMAZ BÜYÜK 12D 25 8 23,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 2 0,50 5 0 5,00 12 2 11,50 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 3 2,25 61 20 56,00 308,480 82063

10 968 SADIKCAN KAPLAN 12D 25 9 22,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 13 5 11,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 3 2,25 61 24 55,00 305,443 86116

11 754 ÇINAR YOLAY 12D 25 15 21,25 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 6 3 5,25 3 0 3,00 6 1 5,75 3 3 2,25 5 1 4,75 61 27 54,25 303,583 88665

12 768 PINAR KESKİN 12D 34 5 32,75 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 8 5 6,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 58 16 54,00 301,013 92346

13 770 MAHMUD KARAKAYA 12D 26 7 24,25 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 9 0 9,00 1 1 0,75 2 0 2,00 3 2 2,50 1 1 0,75 56 15 52,25 296,853 98427

14 0 KEREM URHAN 12D 28 5 26,75 1 2 0,50 3 0 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 8 1 7,75 3 3 2,25 3 1 2,75 4 2 3,50 56 17 51,75 295,148 100939

15 763 ŞEVVAL FEYZA TABAK 12D 31 5 29,75 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 8 5 6,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 56 19 51,25 293,068 104125

16 773 GÜL SENA ÇEVİK 12D 34 3 33,25 2 1 1,75 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 5 1 4,75 1 3 0,25 2 2 1,50 3 3 2,25 55 16 51,00 291,858 106000

17 740 YASİN TUNCEL 12D 25 11 22,25 4 1 3,75 2 0 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 10 2 9,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 55 23 49,25 288,053 112113

18 781 RABİA GÜLSÜM DELEN 12D 26 5 24,75 2 1 1,75 3 1 2,75 1 0 1,00 5 0 5,00 8 1 7,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 2 2,50 3 3 2,25 52 14 48,50 285,483 116339

19 787 İSMAİL AKGÜL 12D 26 9 23,75 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 4 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 53 21 47,75 283,538 119709

20 788 ALEYNA ORUÇ 12D 32 5 30,75 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 2 4,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 4 0,00 5 1 4,75 52 18 47,50 281,613 123088

21 831 OSMAN EREN ÇELİK 12D 26 11 23,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 4 2 3,50 3 3 2,25 52 25 45,75 277,483 130645

22 928 AYBÜKE YALIN 12D 27 11 24,25 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 6 4 5,00 2 0 2,00 1 3 0,25 2 3 1,25 3 3 2,25 53 30 45,50 276,408 132685

23 765 ALEYNA KARAMANLAR 12D 31 4 30,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 6 1 5,75 1 0 1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 50 18 45,50 275,600 134264

24 886 MELİSA TEKİN 12D 29 5 27,75 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 49 15 45,25 275,198 135071

25 792 BERRA İBİLOĞLU 12D 25 13 21,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 3 3 2,25 1 4 0,00 52 29 44,75 274,608 136153

26 777 EVRİM NUR DÖNMEZ 12D 23 10 20,50 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 9 6 7,50 1 0 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 4 0 4,00 50 22 44,50 273,935 137462

27 823 AZRA DEVECİ 12D 25 10 22,50 2 2 1,50 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 4 3,00 3 1 2,75 5 2 4,50 2 5 0,75 4 2 3,50 52 32 44,00 272,305 140557

28 801 SÜMEYYE KAPSİ 12D 28 7 26,25 1 1 0,75 1 0 1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 4 4,00 1 3 0,25 2 4 1,00 3 2 2,50 49 23 43,25 269,353 146398



12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 188 308 10680 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,18 8,49 21,05 1,88 1,16 1,59 1,65 1,36 1,32 1,73 0,96 1,49 3,85 0,44 3,74 0,03 0,00 0,03 4,50 2,21 3,95 0,47 0,32 0,39 1,00 1,14 0,72 1,01 1,03 0,75 1,44 1,07 1,17 40,7418,18 36,20 245,590

SINIF: 12D

KATILIMLAR

29 955 EREL YILANCI 12D 20 11 17,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 2 3,50 4 1 3,75 48 21 42,75 269,253 146592

30 832 CAN ŞAYLAN 12D 18 11 15,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 10 2 9,50 0 1 -0,25 4 2 3,50 4 2 3,50 2 3 1,25 49 26 42,50 268,698 147682

31 277 ALMİRA SILA HANÇE R 12D 25 8 23,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 4 3,00 2 1 1,75 5 1 4,75 1 1 0,75 46 17 41,75 265,385 154419

32 778 ATAKAN SEVENCAN 12D 23 6 21,50 3 1 2,75 1 1 0,75 5 0 5,00 7 4 6,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 4 2 3,50 2 2 1,50 46 20 41,00 263,235 158932

33 853 ZEYNEP MÜGE  AVUZ 12D 21 6 19,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 6 2 5,50 1 1 0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 44 18 39,50 258,945 168169

34 956 ÇAĞDAŞ GÖK 12D 21 15 17,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 1 4,75 1 1 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 41 35 32,25 237,353 218202
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 188 308 10680 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,18 8,49 21,05 1,88 1,16 1,59 1,65 1,36 1,32 1,73 0,96 1,49 3,85 0,44 3,74 0,03 0,00 0,03 4,50 2,21 3,95 0,47 0,32 0,39 1,00 1,14 0,72 1,01 1,03 0,75 1,44 1,07 1,17 40,7418,18 36,20 245,590

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 793 BUSE KOCA 12E 30 8 28,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 4 0 4,00 4 1 3,75 15 5 13,75 1 0 1,00 1 2 0,50 3 1 2,75 6 0 6,00 65 19 60,25 320,685 67265

2 767 NİSA DEMİRTAŞ 12E 31 5 29,75 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 6 3,50 1 0 1,00 5 1 4,75 3 2 2,50 4 0 4,00 63 16 59,00 316,763 71796

3 845 AYÇA TAPAN 12E 33 7 31,25 1 1 0,75 1 4 0,00 5 0 5,00 5 0 5,00 7 1 6,75 0 2 -0,50 5 1 4,75 3 1 2,75 3 1 2,75 63 18 58,50 315,018 73857

4 784 RABİA GÜLSÜM BATKI 12E 30 6 28,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 5 2,75 1 1 0,75 4 0 4,00 2 2 1,50 6 0 6,00 55 16 51,00 292,775 104594

5 0 BEYZA NİSA TAL 12E 31 6 29,50 2 0 2,00 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 1 4,75 3 0 3,00 1 2 0,50 2 1 1,75 53 13 49,75 288,620 111246

6 682 12E 28 5 26,75 2 0 2,00 1 2 0,50 1 0 1,00 5 0 5,00 4 6 2,50 2 0 2,00 1 3 0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 49 20 44,00 271,573 141952

7 881 MERYEM ANATÜRK 12E 23 10 20,50 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 1 4 0,00 5 0 5,00 50 26 43,50 270,995 143170

8 933 SERRA AKYÜREK 12E 25 10 22,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 5 0 5,00 7 7 5,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 48 23 42,25 266,770 151546

9 887 MERYEM GEÇER 12E 28 7 26,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 3 2,25 2 0 2,00 1 2 0,50 2 4 1,00 45 20 40,00 259,528 166890

10 840 MELİSA HASANOĞLU 12E 24 9 21,75 1 1 0,75 3 0 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 1 4 0,00 42 16 38,00 254,123 178876

11 391 UDE KÜÇÜKYILMAZ 12E 25 8 23,00 3 0 3,00 2 2 1,50 1 1 0,75 4 0 4,00 4 4 3,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 44 24 38,00 253,890 179450

12 774 RABİA KARATAŞ 12E 22 8 20,00 1 0 1,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 5 0 5,00 7 6 5,50 1 1 0,75 3 0 3,00 2 1 1,75 42 19 37,25 252,115 183467

13 816 TAHA İRBAN 12E 24 6 22,50 2 1 1,75 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 1 0 1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 39 19 34,25 242,620 205678

14 888 İKRA EYLÜL GÜLER 12E 22 10 19,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 8 0,00 0 1 -0,25 1 5 -0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 41 32 33,00 239,215 213768

15 950 SELEN ÇEVİK 12E 20 9 17,75 3 1 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 3 2,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 38 21 32,75 238,828 214677

16 966 UÇAR AYDOĞDU 12E 16 3 15,25 1 1 0,75 3 1 2,75 2 0 2,00 8 0 8,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 34 9 31,75 236,033 221377

17 2500 SEMİH AKAN 12E 6 1 5,75 15 5 13,75 2 0 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 33 10 30,50 233,723 226970

18 883 BERNA ULUTAY 12E 17 7 15,25 1 4 0,00 1 0 1,00 1 0 1,00 4 0 4,00 5 2 4,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 1 2,75 35 18 30,50 232,318 230335

19 915 BERK ALP ÇELİKER 12E 19 6 17,50 5 0 5,00 7 3 6,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 34 17 29,75 229,610 236750

20 71 ALEYNA ÇELİK 12E 23 12 20,00 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 9 -0,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 3 3 2,25 38 38 28,50 225,530 246304

21 0 ELANUREFE 12E 25 4 24,00 2 3 1,25 1 1 0,75 2 0 2,00 30 8 28,00 223,550 250850

22 833 RAMAZAN KARAKOYUNLU12E 18 13 14,75 3 2 2,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 5 1,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 1 3 0,25 33 35 24,25 213,358 272618

23 884 İLAYDA POLAT 12E 18 9 15,75 2 1 1,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 7 1,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 30 26 23,50 211,033 277189

24 996 HASAN BİRGEZ 12E 20 10 17,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 4 2,00 1 6 -0,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 31 35 22,25 206,850 285012

25 869 MEHMET KAPAMA 12E 15 12 12,00 2 2 1,50 1 0 1,00 3 2 2,50 3 5 1,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 29 31 21,25 204,605 288983

26 876 JULİAN ALVAREZ 12E 19 14 15,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 5 -1,25 2 4 1,00 1 2 0,50 1 4 0,00 24 39 14,25 183,040 317964

27 797 ENİS ATALAY 12E 11 4 10,00 1 2 0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 14 11 11,25 174,645 325572

28 2044 DEFNE B 12E 0 0 0,00



12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 188 308 10680 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,18 8,49 21,05 1,88 1,16 1,59 1,65 1,36 1,32 1,73 0,96 1,49 3,85 0,44 3,74 0,03 0,00 0,03 4,50 2,21 3,95 0,47 0,32 0,39 1,00 1,14 0,72 1,01 1,03 0,75 1,44 1,07 1,17 40,7418,18 36,20 245,590

SINIF: 12E

KATILIMLAR
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12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 188 308 10680 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,18 8,49 21,05 1,88 1,16 1,59 1,65 1,36 1,32 1,73 0,96 1,49 3,85 0,44 3,74 0,03 0,00 0,03 4,50 2,21 3,95 0,47 0,32 0,39 1,00 1,14 0,72 1,01 1,03 0,75 1,44 1,07 1,17 40,7418,18 36,20 245,590

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 2505 SEMİ KURTÇAĞ 12F 29 9 26,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 13 3 12,25 3 0 3,00 6 0 6,00 5 2 4,50 3 2 2,50 66 18 61,50 324,773 62836

2 756 ÇINAR AK 12F 26 7 24,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 11 5 9,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 1 4,75 4 2 3,50 63 23 57,25 312,173 77343

3 786 SEVGİ ASLANCAN 12F 31 3 30,25 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 6 2 5,50 2 1 1,75 4 1 3,75 51 9 48,75 285,513 116292

4 813 LİNA CEREN ÇAKIR 12F 27 8 25,00 3 0 3,00 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 7 7 5,25 1 2 0,50 2 4 1,00 3 0 3,00 3 3 2,25 55 29 47,75 283,205 120269

5 911 YİĞİTHAN KAROĞLU 12F 18 18 13,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 13 7 11,25 3 0 3,00 4 2 3,50 3 2 2,50 5 1 4,75 55 35 46,25 280,350 125410

6 2504 İLGEN KIRKICI 12F 31 3 30,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 2 4 1,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 46 14 42,50 266,448 152192

7 979 BURAK EFE CAN 12F 26 10 23,50 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 3 2,25 44 21 38,75 256,040 174640

8 895 ÇAĞLA KALPAZAN 12F 22 11 19,25 1 4 0,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 2 1 1,75 0 4 -1,00 4 2 3,50 42 27 35,25 246,123 197397

9 995 GÜNEŞ YETGİN 12F 22 12 19,00 3 0 3,00 2 2 1,50 2 0 2,00 5 0 5,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 40 19 35,25 246,075 197509

10 867 MELEK KAHRAMAN 12F 23 10 20,50 2 0 2,00 2 1 1,75 1 3 0,25 5 0 5,00 5 4 4,00 1 3 0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 42 27 35,25 245,860 197974

11 814 CEYHUN IRMAK 12F 24 9 21,75 4 1 3,75 9 6 7,50 1 3 0,25 2 4 1,00 40 23 34,25 242,658 205593

12 926 NİSA DOĞA COŞKUN 12F 18 10 15,50 1 3 0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 3 0 3,00 9 6 7,50 1 1 0,75 2 4 1,00 1 3 0,25 2 2 1,50 40 31 32,25 237,490 217856

13 947 SELİN ZEHRA MERT 12F 24 9 21,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 5 0 5,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 38 23 32,25 236,658 219863

14 850 EGE ATALIK 12F 21 10 18,50 3 1 2,75 2 1 1,75 5 3 4,25 1 1 0,75 2 1 1,75 34 17 29,75 229,540 236945

15 789 MERVE TEKDEMİR 12F 19 10 16,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 6 -1,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 35 24 29,00 227,465 241767

16 912 MERVENUR BİRBİZ 12F 14 4 13,00 2 0 2,00 1 0 1,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 4 3,00 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 31 11 28,25 225,675 245934

17 984 SAMİ CAN ILGAZ 12F 15 7 13,25 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 1 1 0,75 30 10 27,50 223,358 251278

18 907 MUHAMMET AKA 12F 13 8 11,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 8 1 7,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 31 15 27,25 222,885 252324

19 882 EYLEM SARI 12F 19 4 18,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 29 11 26,25 219,025 260789

20 771 MUHAMMET CIBIR 12F 16 15 12,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 9 5 7,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 3 1,25 34 32 26,00 218,998 260878

21 943 CANSU BEYZA GÜRCAN12F 17 17 12,75 1 2 0,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 5 3 4,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 3 0 3,00 31 34 22,50 208,383 282189

22 900 ZEKİ EREN ÇELİK 12F 12 17 7,75 4 0 4,00 2 1 1,75 3 2 2,50 6 4 5,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 30 32 22,00 207,473 283872

23 1013 ELİF ZEHRA DOĞAN 12F 11 6 9,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 8 4 7,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 26 20 21,00 204,205 289716

24 863 MELİSA DOKGÖZ 12F 17 11 14,25 1 0 1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 3 0,25 21 20 16,00 188,508 312076

25 465 BURAK ERKEN 12F 0 0 0,00



12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 188 308 10680 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,18 8,49 21,05 1,88 1,16 1,59 1,65 1,36 1,32 1,73 0,96 1,49 3,85 0,44 3,74 0,03 0,00 0,03 4,50 2,21 3,95 0,47 0,32 0,39 1,00 1,14 0,72 1,01 1,03 0,75 1,44 1,07 1,17 40,7418,18 36,20 245,590

SINIF: 12F

KATILIMLAR
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12G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KEMER/ANTALYA ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 188 308 10680 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,18 8,49 21,05 1,88 1,16 1,59 1,65 1,36 1,32 1,73 0,96 1,49 3,85 0,44 3,74 0,03 0,00 0,03 4,50 2,21 3,95 0,47 0,32 0,39 1,00 1,14 0,72 1,01 1,03 0,75 1,44 1,07 1,17 40,7418,18 36,20 245,590

SINIF: 12G

KATILIMLAR

1 772 HANDE CARFİ 12G 30 6 28,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 7 3 6,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 50 19 45,25 274,950 135519

2 856 DEFNE AKTAŞ 12G 31 6 29,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 7 4 6,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 50 19 45,25 274,820 135746

3 865 TOPRAK ŞAHİNĞ 12G 31 8 29,00 4 0 4,00 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 48 18 43,50 269,630 145848

4 837 TAHA EFE SÜRÜCÜ 12G 32 5 30,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 47 14 43,50 269,373 146364

5 0 KEZBAN DİLVE ER 12G 27 13 23,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 4 1 3,75 7 1 6,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 44 21 38,75 256,008 174704

6 808 AZRA ÖZYAMANOL 12G 28 3 27,25 1 1 0,75 1 0 1,00 4 0 4,00 3 0 3,00 37 4 36,00 247,178 194964

7 790 GENCER METİN CEYLAN12G 22 10 19,50 2 1 1,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 38 18 33,50 240,775 210167

8 0 KAAN K RA 12G 23 10 20,50 2 3 1,25 1 1 0,75 2 3 1,25 5 0 5,00 2 1 1,75 3 0 3,00 38 18 33,50 240,625 210521

9 693 GÖKTÜRK ATABAY 12G 28 11 25,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 4 1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 40 29 32,75 237,753 217211

10 0 DEFNE YÜKSEL 12G 25 13 21,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 37 27 30,25 230,508 234651

11 798 FATMA KARAGÖZ 12G 19 8 17,00 1 0 1,00 4 0 4,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 27 10 24,50 213,770 271851

12 93 ALİ BABAT 12G 14 13 10,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 27 16 23,00 210,063 279029

13 62 BERRU TURAN 12G 17 11 14,25 1 0 1,00 1 1 0,75 5 0 5,00 24 12 21,00 203,568 290795

14 1010 NEHİR ATALAY 12G 17 7 15,25 4 0 4,00 21 7 19,25 198,153 299417

15 820 EYLÜL KOCABIYIK 12G 17 5 15,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 17 8 15,00 185,233 315701

16 897 METEHAN ŞİRİNLER 12G 10 4 9,00 4 0 4,00 14 4 13,00 180,090 320791

17 2033 BERK YALÇINKAYA 12G 7 11 4,25 0 1 -0,25 7 12 4,00 153,528 338625
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SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA AY 987   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,405 259,480 3 73 191 5591 162891

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 3 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 8 19,00 48 23,83 21,05 20,73

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,92 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,83 1,32 1,44

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,58 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 8,75 8,17 8,60

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 10,33 3,95 6,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,25 0,39 0,93

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 12,58 4,34 7,90

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,17 0,72 1,25

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,08 0,75 1,15

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,50 1,17 1,10

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 7,75 2,63 3,50

Toplam: 120 44 15 40,25 34 52,92 36,19 40,73

TYT Türkçe bBEEa C      b CC DEACBEDbBECbD Ab BCAbe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal      D  b B  CADbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik B      b     D         B  C   B   E     

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen  CcE   BEc  C eEBeAE

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN DİKMEN 2000   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,773 259,480 2 20 122 3300 91257

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 3 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 3 21,25 53 23,83 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,92 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,83 1,32 1,44

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,58 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,42 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 8,75 8,17 8,60

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 10,33 3,95 6,97

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,25 0,39 0,93

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 12,58 4,34 7,90

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,17 0,72 1,25

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,08 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,50 1,17 1,10

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 7,75 2,63 3,50

Toplam: 120 56 9 53,75 45 52,92 36,19 40,73

TYT Türkçe  EC CBB D d  aCC EACBED   C D Ab  CAAB D

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal c EAD  AD  C    BDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BBE  DDBD CeA   C    BCACB  C  BE    B  

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen  c  E CDE   B  e Ea 

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 2 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEYİT HÜSEYİN AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,883 259,480 1 5 69 1949 53490

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 3 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 23,83 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,92 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,83 1,32 1,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,58 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 8,75 8,17 8,60

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 10,33 3,95 6,97

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,25 0,39 0,93

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 12,58 4,34 7,90

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,17 0,72 1,25

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,08 0,75 1,15

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,50 1,17 1,10

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 7,75 2,63 3,50

Toplam: 120 70 21 64,75 54 52,92 36,19 40,73

TYT Türkçe ABEEaDCBADadBACCCCDEAeBEDCBECCeBdEAcCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal cadCdDc CAeACCADbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BDBBEbBDC D   AAeB            aE B      

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen  C E  EdEDE CdeEBeAE

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 11 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHME TMERT KAMİŞ 842 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,685 259,480 3 125 244 7767 234228

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 4 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 21,19 21,05 20,73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,81 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,19 1,32 1,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,62 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,12 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 7,75 8,17 8,60

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 1,81 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,39 0,93

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 2,06 4,34 7,90

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 -0,31 0,72 1,25

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,12 0,75 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,12 1,17 1,10

TYT Fen 20 0 7 -1,75 -9 -0,56 2,63 3,50

Toplam: 120 38 31 30,25 25 30,44 36,19 40,73

TYT Türkçe ABEECaCabacbBbbCCCbEAbBEDCebCCDBAEccbAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADeCEDdcdABACbeDACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik a            e                          

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen dbcd  ad    a       

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE GÜNEŞ 893 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,598 259,480 2 77 195 5863 171195

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 4 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 21,19 21,05 20,73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,81 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,19 1,32 1,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,62 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 7,75 8,17 8,60

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 1,81 3,95 6,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,25 0,39 0,93

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 2,06 4,34 7,90

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,31 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,75 1,15

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,12 1,17 1,10

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,56 2,63 3,50

Toplam: 120 45 22 39,50 33 30,44 36,19 40,73

TYT Türkçe bBEECeCBADDbBAbCCCDEAeBEDCa CCDaAE  CAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADBeEcebaeebC ADbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik aa B D       c         B Ae   B         

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen                 cd  

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 1 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 0 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAURO İCARDİ 783 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,890 259,480 4 184 303 10541 342704

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 4 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 0 1,00 3 21,19 21,05 20,73

Toplam: 120 1 0 1,00 1 30,44 36,19 40,73

TYT Türkçe  E                                      

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 1 0 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA DİNÇ 766 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,405 259,480 1 30 139 3812 106781

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 4 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 21,19 21,05 20,73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,81 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,19 1,32 1,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,62 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,75 8,17 8,60

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 1,81 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,39 0,93

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 2,06 4,34 7,90

Toplam: 120 53 8 51,00 43 30,44 36,19 40,73

TYT Türkçe ABEECDC bDDAB CCCCDEACBEDCBcCCDBAEABCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADBCa   dABdCbADbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik     E   C   C Ab       B                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ALTUN 14 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,250 259,480 5 44 156 4508 129274

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 27 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 20,66 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,70 1,32 1,44

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,58 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,86 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,97 8,17 8,60

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 1,91 3,95 6,97

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,22 0,39 0,93

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 2,13 4,34 7,90

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,03 0,72 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,09 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,29 1,17 1,10

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,17 2,63 3,50

Toplam: 120 51 19 46,25 39 31,93 36,19 40,73

TYT Türkçe bB ECbCBeaDcBdCCCCDEACaEDCBECCDBAdAcCAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADd EDADeAB CCADbbBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik   BBdD  e        B     B      Bb B      

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen  a          d      E

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ GALİP KAVACIK 811 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,565 259,480 25 170 289 9910 312010

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 27 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 14 13,50 34 20,66 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,70 1,32 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,58 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,86 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 8,97 8,17 8,60

Toplam: 120 20 16 16,00 13 31,93 36,19 40,73

TYT Türkçe bB ECeC   cbecdCCeDEACBEDCBcCaDcdc   c  

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AD  dD e                 

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 2 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERSİS KRAL 976 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,210 259,480 8 71 187 5326 154800

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 27 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 20,66 21,05 20,73

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,70 1,32 1,44

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,58 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 8,97 8,17 8,60

Fizik 7 1 1 0,75 11 -0,03 0,72 1,25

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,09 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,29 1,17 1,10

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,17 2,63 3,50

Toplam: 120 45 13 41,75 35 31,93 36,19 40,73

TYT Türkçe AB ECeCB eDb d CCCDbAeBEDbBECbDBAEAeCA e

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADBCED DCABA CADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Fen  e    Ed    e   B   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Plastit 1 0 0 0
Hayvanlar 1 1 0 100
Mitoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL CANBAZ 940 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,293 259,480 7 70 186 5321 154624

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 27 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 20,66 21,05 20,73

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,70 1,32 1,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,58 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,97 8,17 8,60

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 1,91 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,22 0,39 0,93

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 2,13 4,34 7,90

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,72 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,09 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,29 1,17 1,10

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,17 2,63 3,50

Toplam: 120 46 15 42,25 35 31,93 36,19 40,73

TYT Türkçe EECeCBBADABACCC DEAbBED BEC DBAEABCAAeAD

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal  bacaDdA  CCAAeCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik  B      b db                            

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen             d aC    

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 1 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ÖZDEMİR 848 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,413 259,480 9 86 204 6179 180513

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 27 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 20,66 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,70 1,32 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,58 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,97 8,17 8,60

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 1,91 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,22 0,39 0,93

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 2,13 4,34 7,90

Toplam: 120 42 16 38,00 32 31,93 36,19 40,73

TYT Türkçe aECDC BAD dAbCCCDEAeBEDCBECbDdAEAeCAAe e

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal d EcDDbAcb dAABCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik           d          B  C               

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN YELLİCE 817 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,958 259,480 2 28 136 3776 105830

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 27 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 20,66 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,70 1,32 1,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,58 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 8,97 8,17 8,60

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 1,91 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,22 0,39 0,93

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 2,13 4,34 7,90

Toplam: 120 53 8 51,00 43 31,93 36,19 40,73

TYT Türkçe ABEECDC  DDA A CCCDEACBEDdBEbCD AEAeCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADe  D   cBACdADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik B BBEbBDC b   A  B                      

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ TEPE 992 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,380 259,480 6 68 183 5263 152310

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 27 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 20,66 21,05 20,73

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,70 1,32 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,58 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 8,97 8,17 8,60

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 1,91 3,95 6,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,22 0,39 0,93

TYT Matematik 40 13 0 13,00 33 2,13 4,34 7,90

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,03 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,09 0,75 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,29 1,17 1,10

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,17 2,63 3,50

Toplam: 120 46 15 42,25 35 31,93 36,19 40,73

TYT Türkçe bECeCBBADeBAdCCCDEA  EDbadCCDdAEAdCAAe D

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal      D eD      CBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik        B    AAABC    BC CB C          EB

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen c   aa              

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA AKTAŞ 860 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,073 259,480 3 31 140 3880 108890

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 27 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 20,66 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,70 1,32 1,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,58 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,97 8,17 8,60

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 1,91 3,95 6,97

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,22 0,39 0,93

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 2,13 4,34 7,90

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,03 0,72 1,25

Kimya 7 1 2 0,50 7 -0,09 0,75 1,15

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,29 1,17 1,10

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,17 2,63 3,50

Toplam: 120 56 23 50,25 42 31,93 36,19 40,73

TYT Türkçe aECeCBBADbBAC CCDEACBEDbB CCbaAEABCAAB e

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal a dAaDdADACCbAeCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BBEDe DeD   A  Bb De B A        E      a

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen     a  e    Bdc    e

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 1 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA CAN 800 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,100 259,480 15 143 262 8429 256323

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 27 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 8 19,00 48 20,66 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,70 1,32 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,58 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 8,97 8,17 8,60

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 1,91 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,22 0,39 0,93

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 2,13 4,34 7,90

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,09 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,29 1,17 1,10

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,17 2,63 3,50

Toplam: 120 31 16 27,00 23 31,93 36,19 40,73

TYT Türkçe  ECeC BA   A CC DEAbB Dbe CCD AcAcbAAe D

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal B  Aa dAe      CBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik  B         eb        B      d           

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen               Bd    

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 5 36
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ACAR 782 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,070 259,480 4 42 154 4466 127775

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 27 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 20,66 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,70 1,32 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,58 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 8,97 8,17 8,60

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 1,91 3,95 6,97

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,22 0,39 0,93

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 2,13 4,34 7,90

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,03 0,72 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,09 0,75 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,29 1,17 1,10

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,17 2,63 3,50

Toplam: 120 51 17 46,75 39 31,93 36,19 40,73

TYT Türkçe ABEECeCBeD ABAaCCCDEACBEDCBECCDBAEAcbAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal  D  aDADdABA CbDACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik Ba   e Dd    D    C    eC     a  d      

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen      b d            

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BERAT YILMAZ 891 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,640 259,480 16 144 263 8471 257329

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 27 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 20,66 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,70 1,32 1,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,58 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,97 8,17 8,60

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 1,91 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,22 0,39 0,93

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 2,13 4,34 7,90

Toplam: 120 33 25 26,75 22 31,93 36,19 40,73

TYT Türkçe ABcECeCecaDdee CCCDEAeBEDCadCCDaddcdCAbe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADd ED eaABd CeDACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik    c         a                          

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH  *MHERİ 1011 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,270 259,480 1 24 130 3589 100762

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 27 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 20,66 21,05 20,73

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,70 1,32 1,44

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,58 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 8,97 8,17 8,60

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 1,91 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,22 0,39 0,93

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 2,13 4,34 7,90

Toplam: 120 55 12 52,00 43 31,93 36,19 40,73

TYT Türkçe EECDC BADbBbeCCCDEACBEDCBECCbBAdcBCAABee

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal BCEADDeADb CAABCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik    DaDDa    A   C     C  B              

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ZEHRA YİĞİT 94 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,503 259,480 27 177 296 10015 316481

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 27 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 17 9,75 24 20,66 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,70 1,32 1,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,58 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,86 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 8,97 8,17 8,60

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,91 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,22 0,39 0,93

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 2,13 4,34 7,90

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,72 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,09 0,75 1,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,29 1,17 1,10

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,17 2,63 3,50

Toplam: 120 21 26 14,50 12 31,93 36,19 40,73

TYT Türkçe eB dCeC   ec   aCC EAaB DaabCCcddbAedAAc

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal cDe  D Ddee  C D eBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik        e                                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen        a        c   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 7 27
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 6 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA DOLAKSIZ 978 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,690 259,480 19 149 268 8713 265764

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 27 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 20,66 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,70 1,32 1,44

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,58 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 8,97 8,17 8,60

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,91 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,22 0,39 0,93

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 2,13 4,34 7,90

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,72 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,09 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,29 1,17 1,10

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,17 2,63 3,50

Toplam: 120 33 30 25,50 21 31,93 36,19 40,73

TYT Türkçe  ECeCBBbDbdA CCCabAdBEDbacCCaadEABbAAeAe

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal dddADabecbCaAdeCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik         b            B                  

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen             d Be    

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN AKTAŞ 957 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,275 259,480 18 146 265 8558 260269

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 27 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 20,66 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,70 1,32 1,44

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,58 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 8,97 8,17 8,60

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,91 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,22 0,39 0,93

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 2,13 4,34 7,90

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,03 0,72 1,25

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,09 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,29 1,17 1,10

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 0,17 2,63 3,50

Toplam: 120 32 23 26,25 22 31,93 36,19 40,73

TYT Türkçe  ECeCBBADb A CCdDEA  EDbadCCD ddcdCd e  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal d EA eaAD  CedeCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik  c                                      

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen a  D a    a d BC    

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 5 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 1 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN DOKGÖZ 74 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,910 259,480 21 152 271 8817 269527

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 27 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 6 14,50 36 20,66 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,70 1,32 1,44

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,58 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 8,97 8,17 8,60

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 1,91 3,95 6,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,22 0,39 0,93

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 2,13 4,34 7,90

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,03 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,09 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,29 1,17 1,10

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,17 2,63 3,50

Toplam: 120 28 13 24,75 21 31,93 36,19 40,73

TYT Türkçe dBEECcC   Db A CCaDEACBE  a Cb          

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal  De  c DbAB    DeCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik  D                            B         

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen dCca            B   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 1 36
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 0 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUTAY KALKAN 2503 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,578 259,480 22 158 277 9099 279922

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 27 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 20,66 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,70 1,32 1,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,58 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,97 8,17 8,60

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,91 3,95 6,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,22 0,39 0,93

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 2,13 4,34 7,90

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,09 0,75 1,15

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,29 1,17 1,10

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,17 2,63 3,50

Toplam: 120 28 20 23,00 19 31,93 36,19 40,73

TYT Türkçe bECeC BbDccb CCaDEACBED e CbbdAE        

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal   EADDacDbCa   CBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik  d                                     B

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen               cd d  

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 1 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET TALHA TALİH 2502 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,425 259,480 13 131 250 7964 239520

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 27 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 20,66 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,70 1,32 1,44

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,58 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 8,97 8,17 8,60

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,91 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,22 0,39 0,93

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 2,13 4,34 7,90

Toplam: 120 33 14 29,50 25 31,93 36,19 40,73

TYT Türkçe  EC C Bbb cd CCCacACBEDbBECbDdAdABCAAB  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal    ADD Ab   cAdCBD D     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik                          c  C           

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ADALETLİ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,943 259,480 14 137 256 8188 247628

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 27 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 7 18,25 46 20,66 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,70 1,32 1,44

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,58 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 8,97 8,17 8,60

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,91 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,22 0,39 0,93

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 2,13 4,34 7,90

Toplam: 120 31 11 28,25 24 31,93 36,19 40,73

TYT Türkçe bc EC C    A   CC   ACBEDbBECbDdAdd CAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AD     DaAe  CcDACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik         C                  c            

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI TAŞDEMİR 619 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,823 259,480 24 169 288 9812 306769

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 27 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 23 10,25 26 20,66 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,70 1,32 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,58 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,86 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 8,97 8,17 8,60

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 1,91 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,22 0,39 0,93

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 2,13 4,34 7,90

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,72 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,09 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,29 1,17 1,10

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,17 2,63 3,50

Toplam: 120 25 31 17,25 14 31,93 36,19 40,73

TYT Türkçe  ECeCccAebacaCCCbEcdBEabBEaCedAdddCAdeee

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal BeEcDDCAbe               

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik   d                  B     b            

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen             d BC d  

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 5 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR YILMAZ 899 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,670 259,480 20 150 269 8716 265796

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 27 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 4 18,00 45 20,66 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,70 1,32 1,44

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,58 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 8,97 8,17 8,60

Toplam: 120 28 10 25,50 21 31,93 36,19 40,73

TYT Türkçe EECb  BADA A CCCDEAeBEDaB         eA    

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal eaEADDdAcc b   CBD D     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 2 45
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 1 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE KÜLCÜ 985 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,788 259,480 17 145 264 8522 259193

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 27 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 7 17,25 43 20,66 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,70 1,32 1,44

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,58 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 8,97 8,17 8,60

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 1,91 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,22 0,39 0,93

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 2,13 4,34 7,90

Toplam: 120 30 14 26,50 22 31,93 36,19 40,73

TYT Türkçe AB ECeC      A CCC EAbBcD   aCc AcA bAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AaB EeA dAe    DbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik    B         eb        B                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 4 36
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 2 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜVEYDA ÇINAR 960 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,988 259,480 26 172 291 9933 312710

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 27 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 5 11,75 29 20,66 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,70 1,32 1,44

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,58 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,86 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 8,97 8,17 8,60

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,91 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,22 0,39 0,93

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 2,13 4,34 7,90

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,03 0,72 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,09 0,75 1,15

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,29 1,17 1,10

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 0,17 2,63 3,50

Toplam: 120 19 13 15,75 13 31,93 36,19 40,73

TYT Türkçe  E  C BAD    CC  EA B D  cCbbd    Cb    

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal   EcDDdA      BC         

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik      e                                  

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen    b a      a c  b  

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 1 45
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 2 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE SARAÇLAR 892 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,003 259,480 11 103 222 6975 207131

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 27 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 20,66 21,05 20,73

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,70 1,32 1,44

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,58 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 8,97 8,17 8,60

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 1,91 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,22 0,39 0,93

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 2,13 4,34 7,90

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,03 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,09 0,75 1,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,29 1,17 1,10

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,17 2,63 3,50

Toplam: 120 38 15 34,25 29 31,93 36,19 40,73

TYT Türkçe ABEECeCBeDD BACCCCDaAbBE bB CCDBcE  CAcB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal    ba  D AB   ADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik aa B      b  b                          

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen  d               e  

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 1 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YEZDA ALTINTAŞ 689 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,765 259,480 12 108 227 7197 214819

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 27 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 6 22,50 56 20,66 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,70 1,32 1,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,58 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,97 8,17 8,60

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,72 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,09 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,29 1,17 1,10

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,17 2,63 3,50

Toplam: 120 36 12 33,00 28 31,93 36,19 40,73

TYT Türkçe  ECeC Bb   ACCCCDEACeEDCa CbDaAE  CAAB  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal   EADeeA A CAbeCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Fen             d B     

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 1 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 0 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Plastit 1 0 0 0
Hayvanlar 1 1 0 100
Mitoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE BATARAY 49 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,980 259,480 10 89 208 6499 190782

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 27 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 4 25,00 63 20,66 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,70 1,32 1,44

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,58 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 8,97 8,17 8,60

Toplam: 120 38 6 36,50 30 31,93 36,19 40,73

TYT Türkçe  B ECDC   D    CCCDEAaBEDCa CdDBAEAeCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal  D  ED  aABA CAbACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 1 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÇOLAKFTM 2501 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,355 259,480 23 163 282 9379 289422

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 27 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 8 14,00 35 20,66 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,70 1,32 1,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,58 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 8,97 8,17 8,60

Toplam: 120 24 11 21,25 18 31,93 36,19 40,73

TYT Türkçe ABEECD         CCeDEAbedDdcaCbDBA       

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal dD C b       dADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 4 36
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL ÖZGER 470 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,005 259,480 15 109 228 7256 216629

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 24 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 21,04 21,05 20,73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,32 1,44

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,45 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,84 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,15 8,17 8,60

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 2,05 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,39 0,93

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 2,04 4,34 7,90

Toplam: 120 37 18 32,50 27 32,99 36,19 40,73

TYT Türkçe aEaeC BADc d bCbDEAeBEDaBcCdDcdEA CAAe  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal aCEADedADb  A BCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik                      BC CB              

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS ZİLLİ 871 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,265 259,480 18 141 260 8301 251509

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 24 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 21,04 21,05 20,73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,32 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,45 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,84 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 9,15 8,17 8,60

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,31 0,72 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,20 0,75 1,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,25 1,17 1,10

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,76 2,63 3,50

Toplam: 120 31 13 27,75 23 32,99 36,19 40,73

TYT Türkçe  ECeCBBADbBe CCCDEACaEDbaECCDdAc        

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal aCEADDdADb               

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Fen  E   C      d   c   

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 3 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Plastit 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA YAKIŞ IKLI 632 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,678 259,480 4 43 155 4485 128503

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 24 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 21,04 21,05 20,73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,32 1,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,45 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,84 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,15 8,17 8,60

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 2,05 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,39 0,93

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 2,04 4,34 7,90

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,31 0,72 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,20 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,25 1,17 1,10

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,76 2,63 3,50

Toplam: 120 50 14 46,50 39 32,99 36,19 40,73

TYT Türkçe ABEECaCB  DABeeCCCDEACaEDbaECCDBAcABCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADaCEDbDdABACCeDACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik                        B                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen eC     d        B  c

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYDIN ÇAVUŞOĞLU 1025 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,258 259,480 19 164 283 9386 289614

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 24 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 21,04 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,03 1,32 1,44

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,45 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,84 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 9,15 8,17 8,60

Toplam: 120 27 23 21,25 18 32,99 36,19 40,73

TYT Türkçe  ECaCaBAbbBe CbCeEAeeEDCaECCDdAb     e  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal dedAaDCcD dbecBbBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE FİGEN UYSAL 805 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,690 259,480 5 54 167 4798 137895

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 24 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 21,04 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,03 1,32 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,45 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,84 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 9,15 8,17 8,60

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 2,05 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,39 0,93

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 2,04 4,34 7,90

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,31 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,20 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,25 1,17 1,10

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,76 2,63 3,50

Toplam: 120 47 8 45,00 38 32,99 36,19 40,73

TYT Türkçe ABaECaC  DDABACCCCDEACBEDCBECaDBAdABCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AD   c   eBd CADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik B   d                                   

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen       E         B   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENGÜ SU ŞAHİN 859 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,940 259,480 1 12 89 2487 68125

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 24 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 21,04 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,03 1,32 1,44

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,45 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,84 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,15 8,17 8,60

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 2,05 3,95 6,97

Geometri 10 1 2 0,50 5 -0,01 0,39 0,93

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 2,04 4,34 7,90

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,31 0,72 1,25

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,20 0,75 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 1,17 1,10

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,76 2,63 3,50

Toplam: 120 64 15 60,25 50 32,99 36,19 40,73

TYT Türkçe ABEECDCBADDc ACCCCDEACBEDbBcCbbdAEABCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADBd D DdABA CADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BeBBE BDC a CebAbBC      AC   c aB      

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen         ED          

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENSU KARACA 180 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,695 259,480 17 121 240 7631 229438

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 24 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 21,04 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,03 1,32 1,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,45 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,84 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 9,15 8,17 8,60

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,05 3,95 6,97

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,01 0,39 0,93

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 2,04 4,34 7,90

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,31 0,72 1,25

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,20 0,75 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 1,17 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,76 2,63 3,50

Toplam: 120 35 17 30,75 26 32,99 36,19 40,73

TYT Türkçe EEbeC BA bBcCCeCDEACBEDdB Cbb db  CAee  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal Be ADDdAD    dBCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik   E B      e                           c

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen        D            

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 1 5 13
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENSU ŞEN 906 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,328 259,480 7 80 198 6030 176267

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 24 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 21,04 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,03 1,32 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,45 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,84 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,15 8,17 8,60

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,05 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,39 0,93

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 2,04 4,34 7,90

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,31 0,72 1,25

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,20 0,75 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 1,17 1,10

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,76 2,63 3,50

Toplam: 120 42 14 38,50 32 32,99 36,19 40,73

TYT Türkçe  B ECeC    cBc CCCDEAbBEDCBECCDdAEd CAAc

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AaBadc DdABe CADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik B      D     e             B            

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen C           C       

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT AKDAĞ 758 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,578 259,480 2 23 128 3517 98852

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 24 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 21,04 21,05 20,73

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,03 1,32 1,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,45 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,84 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 9,15 8,17 8,60

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 2,05 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,39 0,93

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 2,04 4,34 7,90

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,31 0,72 1,25

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,20 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,25 1,17 1,10

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 0,76 2,63 3,50

Toplam: 120 56 14 52,50 44 32,99 36,19 40,73

TYT Türkçe ABEECeCBAeDABAeCCCDEACaEDbaECCDBAcABCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADB ED DaABACCeDACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik eDBBE a                                 

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen  ec   E   E      eA 

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA SALDIRAN 43 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,173 259,480 14 98 217 6753 199608

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 24 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 21,04 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,03 1,32 1,44

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,45 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,84 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,15 8,17 8,60

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 2,05 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,39 0,93

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 2,04 4,34 7,90

Toplam: 120 39 15 35,25 29 32,99 36,19 40,73

TYT Türkçe AB EC C eDbbdeC CCDEACBEDCBECbDdAE  CAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADd  c  dAec dADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BD      d   e          B                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 0 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DESTEGÜL ŞİMŞEKOL 890 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,705 259,480 9 82 200 6080 177644

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 24 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 21,04 21,05 20,73

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,32 1,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,45 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,84 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,15 8,17 8,60

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 2,05 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,39 0,93

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 2,04 4,34 7,90

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,31 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,20 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,25 1,17 1,10

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,76 2,63 3,50

Toplam: 120 43 18 38,50 32 32,99 36,19 40,73

TYT Türkçe aECDCaBADABACCeCDEAeaEDCacCbDcAEABCAABbD

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal     aDCeDc C dBCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik  B     B                 B              

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen       d       c  E e

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA DO ANTEKİN 952 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 24 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 32 0,00 0 21,04 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,03 1,32 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,45 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,84 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 9,15 8,17 8,60

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 2,05 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,39 0,93

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 2,04 4,34 7,90

Toplam: 120 11 34 2,50 2 32,99 36,19 40,73

TYT Türkçe eacEacecAcDAebaeCabdedcbaCdEdCbabcdedcba

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal     E  c          BD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik       a                                 

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 8 27
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 5 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 4 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NUR AKYÜZ 417 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,203 259,480 23 182 301 10415 335606

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 24 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 21,04 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,03 1,32 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,45 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,84 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15 9,15 8,17 8,60

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 2,05 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,39 0,93

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 2,04 4,34 7,90

Toplam: 120 14 33 5,75 5 32,99 36,19 40,73

TYT Türkçe abCDedcbabcdedCbcdcbBcbaBcedcBAcdeCbAdcb

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal   E             BD       

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BadD                                    

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 0 3 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 8 27
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 6 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE ERCAN 810 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,410 259,480 11 90 209 6543 192115

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 24 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 21,04 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,03 1,32 1,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,45 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,84 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 9,15 8,17 8,60

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 2,05 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,39 0,93

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 2,04 4,34 7,90

Fizik 7 3 0 3,00 43 0,31 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,20 0,75 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 1,17 1,10

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 0,76 2,63 3,50

Toplam: 120 39 11 36,25 30 32,99 36,19 40,73

TYT Türkçe EEC CBB DbdA CCCDEACaEDCB CCDdAd  CAAe  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal   EAa  A    A eCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik e  Da  d                                

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen  E  E C             

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR BEYDOĞAN 2029 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,183 259,480 22 175 294 9970 314693

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 24 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 9 8,75 22 21,04 21,05 20,73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,32 1,44

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,45 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,84 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 9,15 8,17 8,60

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,31 0,72 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,20 0,75 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 1,17 1,10

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,76 2,63 3,50

Toplam: 120 19 16 15,00 13 32,99 36,19 40,73

TYT Türkçe bBbECeC   Dd d CCCaEAbBca               

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADdCEDcDdAdb             

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Fen  C d        a       

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 2 18
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 0 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Plastit 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN URAL 90 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,008 259,480 12 92 211 6629 195341

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 24 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 21,04 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,03 1,32 1,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,45 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,84 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,15 8,17 8,60

Toplam: 120 39 13 35,75 30 32,99 36,19 40,73

TYT Türkçe  ECeC BAD  ACCCCDbACBEDeBECbDaAEceCbAe  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal c EAaDbAD CdAABCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ELİF AÇOĞLU 990 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,348 259,480 16 117 236 7383 220605

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 24 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 21,04 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,03 1,32 1,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,45 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,84 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,15 8,17 8,60

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 2,05 3,95 6,97

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,01 0,39 0,93

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 2,04 4,34 7,90

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,31 0,72 1,25

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,20 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,25 1,17 1,10

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,76 2,63 3,50

Toplam: 120 37 20 32,00 27 32,99 36,19 40,73

TYT Türkçe ABaEC CB   bBcCCCCeEAbBEDdB dbD Ab  CAee

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADceaD DdAeA  ADbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik     EDB      e         d      e         

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen          D      B   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATOŞ CÖMERT 877 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,653 259,480 10 83 201 6083 177757

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 24 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 21,04 21,05 20,73

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,32 1,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,45 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,84 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 9,15 8,17 8,60

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,05 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,39 0,93

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 2,04 4,34 7,90

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,31 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,20 0,75 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 1,17 1,10

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,76 2,63 3,50

Toplam: 120 42 14 38,50 32 32,99 36,19 40,73

TYT Türkçe EECeCBBADcBAeCCCDEAeBEDCacCCD AdABCAABba

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal      DCeDb C d CBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik  B     B   e             B              

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen c                   

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ADA ESKİKANBUR 824 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,310 259,480 8 81 199 6032 176322

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 24 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 21,04 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,03 1,32 1,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,45 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,84 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,15 8,17 8,60

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 2,05 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,39 0,93

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 2,04 4,34 7,90

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,31 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,20 0,75 1,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,25 1,17 1,10

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,76 2,63 3,50

Toplam: 120 42 13 38,75 32 32,99 36,19 40,73

TYT Türkçe  ECeC BA bdACCCCDdACBEDeBECdDBAEABCAAB D

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal dC  DD Ab   AdBCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BBd   c                                 

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen               e     

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE DURU YİĞİT 898 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,115 259,480 6 74 192 5607 163480

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 24 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 21,04 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,03 1,32 1,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,45 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,84 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,15 8,17 8,60

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 2,05 3,95 6,97

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,01 0,39 0,93

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 2,04 4,34 7,90

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,31 0,72 1,25

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,20 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,25 1,17 1,10

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,76 2,63 3,50

Toplam: 120 46 22 40,50 34 32,99 36,19 40,73

TYT Türkçe EECeCBB DAB CCCdDEAbaEDddECbcaAEA CAABbD

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal d EADDCADb   Ae BDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BB   D B  C b        B  C  d           d

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen     ca    e d Bd    

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK BİÇER 2006 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,788 259,480 13 97 216 6718 198139

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 24 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 21,04 21,05 20,73

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,32 1,44

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,45 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,84 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,15 8,17 8,60

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,05 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,39 0,93

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 2,04 4,34 7,90

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,31 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,20 0,75 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 1,17 1,10

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,76 2,63 3,50

Toplam: 120 40 18 35,50 30 32,99 36,19 40,73

TYT Türkçe aECeCBBADbBAeCCCDEAeBEDaeECCDcAdABCAABba

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal     aDCeDb Cbd CBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik        B   e             B              

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen c                   

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH KEREM KAŞLI 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,695 259,480 20 167 286 9583 297035

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 24 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 21,04 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,32 1,44

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,45 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,84 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 9,15 8,17 8,60

Toplam: 120 25 21 19,75 16 32,99 36,19 40,73

TYT Türkçe AB ECeCBb  bcACCCdcEAdeEcbaECCD dE      

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal cD   ccDCAed bcDbbBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 3 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA YELLİCE 809 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,750 259,480 3 39 151 4303 122867

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 24 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 4 29,00 73 21,04 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,03 1,32 1,44

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,45 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,84 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 15 0 15,00 75 9,15 8,17 8,60

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,05 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,39 0,93

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 2,04 4,34 7,90

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,31 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,20 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,25 1,17 1,10

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,76 2,63 3,50

Toplam: 120 49 6 47,50 40 32,99 36,19 40,73

TYT Türkçe  B ECDCB D bBACCCbDEACBEDCB CaD AEABCAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADB  D D ABA CADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik   a           A        B                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen                 BCe 

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 1 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT UÇAR 988 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,843 259,480 21 173 292 9956 314003

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 24 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 7 9,25 23 21,04 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,82 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,03 1,32 1,44

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,45 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,84 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,15 8,17 8,60

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,31 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,20 0,75 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 1,17 1,10

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,76 2,63 3,50

Toplam: 120 19 15 15,25 13 32,99 36,19 40,73

TYT Türkçe EECbC BbDd dbbCCDdAC                    

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal aaacDDdAD ebA  CBD       

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Fen       e             

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 1 1 9
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 0 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Plastit 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AÇELYA DENİZ TUR 914 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,190 259,480 2 36 148 4172 118526

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 26 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 21,05 21,05 20,73

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,22 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,54 1,32 1,44

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,27 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,68 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,19 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 7,90 8,17 8,60

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 2,56 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,39 0,93

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 2,73 4,34 7,90

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,10 0,72 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,03 0,75 1,15

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,33 1,17 1,10

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 0,45 2,63 3,50

Toplam: 120 51 11 48,25 40 32,13 36,19 40,73

TYT Türkçe ABEECeC  DDc c CCCDEACBEDCBECdDcAEAdCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADBCE  eCABA CADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik   a     d                               

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen CC     d        cCAE

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 11 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AFİY EBAL 764 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,998 259,480 13 115 234 7336 219053

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 26 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 21,05 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,22 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,54 1,32 1,44

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,27 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,68 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 5,00 100 0,19 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 7,90 8,17 8,60

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 2,56 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,39 0,93

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 2,73 4,34 7,90

Toplam: 120 37 18 32,50 27 32,13 36,19 40,73

TYT Türkçe EECeCBBAbABA aCCDbACBEDCaECbedAEbdCAAB e

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal debAa  c e b        BEEEA

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BB    DB                                

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NUR TUNCER 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,078 259,480 5 58 172 4959 142991

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 26 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 21,05 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,22 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,54 1,32 1,44

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,27 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,68 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,19 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,90 8,17 8,60

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 2,56 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,39 0,93

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 2,73 4,34 7,90

Toplam: 120 48 16 44,00 37 32,13 36,19 40,73

TYT Türkçe ABEECeCB eD BACCCCDEAbBEDCaECCDaAEAeCAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal Aaeadc  dABA CADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BDaBE     b     e      B  C             

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ŞENGÜL 921 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,598 259,480 15 122 241 7639 229699

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 26 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 21,05 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,54 1,32 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,27 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,68 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,19 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 7,90 8,17 8,60

Toplam: 120 35 16 31,00 26 32,13 36,19 40,73

TYT Türkçe bBEECeCBeDDdcAaCCCDEA BEDbBEabDBAb  CAeB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AadaED DaA     DbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK ALİ KARAMANLAR 970 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,160 259,480 20 134 253 8118 244821

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 26 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 21,05 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,54 1,32 1,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,27 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,68 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,19 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 7,90 8,17 8,60

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 2,56 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,39 0,93

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 2,73 4,34 7,90

Toplam: 120 34 21 28,75 24 32,13 36,19 40,73

TYT Türkçe  ECeC Bb be  CCCDdACeEDCBEaCDaAEeBCAAe  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal caEcD aAeA dAeBCBDdD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik       eB  e                 a           

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAFER BENLİOĞLU 989 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,593 259,480 24 174 293 9960 314279

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 26 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 1 5,75 14 21,05 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,22 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,54 1,32 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,27 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,68 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,19 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 7,90 8,17 8,60

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,03 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,33 1,17 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,45 2,63 3,50

Toplam: 120 16 4 15,00 13 32,13 36,19 40,73

TYT Türkçe AB ECaCB                                

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AD aaD DaA     DA BD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Fen                 B   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Plastit 1 0 0 0
Hayvanlar 1 1 0 100
Mitoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE BERKAY BULAT 95 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 26 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 3 0,25 1 21,05 21,05 20,73

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,22 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,54 1,32 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,27 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,68 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,19 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 7,90 8,17 8,60

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 2,56 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,39 0,93

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 2,73 4,34 7,90

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,72 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,03 0,75 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,33 1,17 1,10

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,45 2,63 3,50

Toplam: 120 3 11 0,25 0 32,13 36,19 40,73

TYT Türkçe bBba                                    

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal      DeeaA               

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik e c     e              c                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen             e       

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SEZER 934 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,323 259,480 12 114 233 7309 218267

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 26 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 21,05 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,22 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,54 1,32 1,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,27 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,68 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,19 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 7,90 8,17 8,60

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,56 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,39 0,93

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 2,73 4,34 7,90

Toplam: 120 38 22 32,50 27 32,13 36,19 40,73

TYT Türkçe cECeCBBAbeBAeCeCDEACaEcCabbCDBcEdBCAAB  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal eaaAceaAD  CbAeCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik           a A        B A                

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM SERRA ULUĞ 901 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,418 259,480 22 151 270 8783 268470

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 26 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 11 16,25 41 21,05 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,54 1,32 1,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,27 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,68 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,19 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 7,90 8,17 8,60

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 2,56 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,39 0,93

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 2,73 4,34 7,90

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,72 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,03 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,33 1,17 1,10

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,45 2,63 3,50

Toplam: 120 30 20 25,00 21 32,13 36,19 40,73

TYT Türkçe  ECeC BADcae CC cdb eED aECbD AEc CAAB  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal d E aedA e eA BCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik  B     c   e                            

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen             d B     

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 1 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ GÜLNUR VURAL 23 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,080 259,480 9 99 218 6761 199833

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 26 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 21,05 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,22 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,54 1,32 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,27 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,68 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,19 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 7,90 8,17 8,60

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,72 1,25

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,03 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,33 1,17 1,10

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,45 2,63 3,50

Toplam: 120 39 15 35,25 29 32,13 36,19 40,73

TYT Türkçe EECeCBBADdcAaCCCDEA BEDbBEabDBAbABCAeBeD

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal d EAaDaA       CBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Fen             B Bd    

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Plastit 1 0 0 0
Hayvanlar 1 1 0 100
Mitoz 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE NUR KOLAY 951 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,608 259,480 21 138 257 8211 248411

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 26 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 21,05 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,54 1,32 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,27 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,68 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,19 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 7,90 8,17 8,60

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 2,56 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,39 0,93

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 2,73 4,34 7,90

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,10 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,03 0,75 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,33 1,17 1,10

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,45 2,63 3,50

Toplam: 120 32 15 28,25 24 32,13 36,19 40,73

TYT Türkçe ABEECaC    c AbCCCDEAbaEDCa CCcBAE  CcAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal Aac  c DdA     DAbBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik               A        B                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen d                   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM SEFA 905 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,735 259,480 11 111 230 7277 217271

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 26 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 21,05 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,22 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,54 1,32 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,27 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,68 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,19 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 7,90 8,17 8,60

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 2,56 3,95 6,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,17 0,39 0,93

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 2,73 4,34 7,90

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,03 0,75 1,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,33 1,17 1,10

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,45 2,63 3,50

Toplam: 120 37 18 32,50 27 32,13 36,19 40,73

TYT Türkçe aECeC BAeABb CCaDEAaaEDCBEaCDaAE  a     

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal eCEcDDbADe     CBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik  B    D b  eb        B         B       B

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen               c     

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLA DA NİSANÖZ KAN 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,848 259,480 6 65 180 5230 151379

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 26 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 21,05 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,22 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,54 1,32 1,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,27 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,68 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,19 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,90 8,17 8,60

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 2,56 3,95 6,97

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,17 0,39 0,93

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 2,73 4,34 7,90

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,72 1,25

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,03 0,75 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,33 1,17 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,45 2,63 3,50

Toplam: 120 46 14 42,50 35 32,13 36,19 40,73

TYT Türkçe  ECDCBB DAedCCCCDaA BED BEaCDBdEABCAAeAb

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal c EADDdAD  eAdBbBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BB   D               B A              a 

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen             B       

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM İLSU ÇETİNKAYA 1002 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,020 259,480 18 128 247 7819 235817

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 26 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 21,05 21,05 20,73

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,22 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,54 1,32 1,44

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,27 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,68 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,19 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 7,90 8,17 8,60

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 2,56 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,39 0,93

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 2,73 4,34 7,90

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,10 0,72 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,03 0,75 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,33 1,17 1,10

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,45 2,63 3,50

Toplam: 120 33 12 30,00 25 32,13 36,19 40,73

TYT Türkçe EECeC Bb bcA CCbaEACBED BE eD AE  CAAe  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal        A    c eCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik      D    C  A       B                  

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen  c  E       d       

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 1 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 0 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KARAOĞUZ 864 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,373 259,480 19 132 251 7970 239653

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 26 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 21,05 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,22 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,54 1,32 1,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,27 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,68 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,19 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 7,90 8,17 8,60

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 2,56 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,39 0,93

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 2,73 4,34 7,90

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,03 0,75 1,15

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,33 1,17 1,10

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,45 2,63 3,50

Toplam: 120 33 14 29,50 25 32,13 36,19 40,73

TYT Türkçe AB ECeCB DDb A CCeDEAeBdDbBECbD dE  CA e

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal cD   D D AB  a DAbBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik B                                       

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen                  ae 

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM NUR KÜTÜK 780 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,160 259,480 1 11 88 2473 67842

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 26 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 21,05 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,22 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,54 1,32 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,27 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,68 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,19 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,90 8,17 8,60

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 2,56 3,95 6,97

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,17 0,39 0,93

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 2,73 4,34 7,90

Toplam: 120 64 14 60,50 50 32,13 36,19 40,73

TYT Türkçe ABaECeCBbDDABACCCCDEACBEDCBECCDBAdABCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal Aaa aD DdABA dADbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BDBBE  DC D CbAAeBC    B ACB da         

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT ALKURT 2026 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,010 259,480 14 119 238 7529 226291

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 26 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 21,05 21,05 20,73

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,22 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,54 1,32 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,27 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,68 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,19 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 6 0 6,00 30 7,90 8,17 8,60

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 2,56 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,39 0,93

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 2,73 4,34 7,90

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,03 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,33 1,17 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,45 2,63 3,50

Toplam: 120 34 11 31,25 26 32,13 36,19 40,73

TYT Türkçe ABEECeCddDDAebbCCCDEAe         aAEddCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal          A     DACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik B  B   e      AA       B   B            

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen                 B   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 0 45
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ÖZTÜRK 944 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,293 259,480 17 127 246 7796 235144

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 26 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 9 17,75 44 21,05 21,05 20,73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,22 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,54 1,32 1,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,27 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,68 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,19 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 7,90 8,17 8,60

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 2,56 3,95 6,97

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,17 0,39 0,93

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 2,73 4,34 7,90

Toplam: 120 35 20 30,00 25 32,13 36,19 40,73

TYT Türkçe ABcEaeC  D     CCdD ACBEcCBdCbDBdd  CA B

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADBdE bD Ae  C DdCBe     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik  D Bd    ab  eb        B      Ba B      

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR SALMAN 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,463 259,480 3 52 164 4752 136405

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 26 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67 21,05 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,22 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,54 1,32 1,44

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,27 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,68 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,19 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 7,90 8,17 8,60

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 2,56 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,39 0,93

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 2,73 4,34 7,90

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,03 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,33 1,17 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,45 2,63 3,50

Toplam: 120 47 8 45,00 38 32,13 36,19 40,73

TYT Türkçe ABEECDC  DDcBc CCCDaAC EDaBECCD AE  CAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AaB      ABAC ADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik         C     A eBbC      CB            

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen                  C  

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL NEHİR CERİTLİ 948 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,488 259,480 7 88 207 6375 187175

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 26 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 1 30,75 77 21,05 21,05 20,73

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,22 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,54 1,32 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,27 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,68 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,19 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 7,90 8,17 8,60

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 2,56 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,39 0,93

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 2,73 4,34 7,90

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,10 0,72 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,03 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,33 1,17 1,10

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,45 2,63 3,50

Toplam: 120 40 11 37,25 31 32,13 36,19 40,73

TYT Türkçe EECDC BADbB CCC DEACBEDCBEC DBA A CAAB  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal        A bCCeA bBD D     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik a      d             B                  

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen c e  ae     d     E 

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 0 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 0 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR İŞLEK 822 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,908 259,480 10 100 219 6919 204977

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 26 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 21,05 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,22 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,54 1,32 1,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,27 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,68 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,19 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 7,90 8,17 8,60

Toplam: 120 37 10 34,50 29 32,13 36,19 40,73

TYT Türkçe EECeC BADb AaCCCaEAeaEDCBECCDBdE  CA B D

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal     DDdAD  CA eCBbAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 11 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA DEMİREL 802 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,978 259,480 4 56 169 4903 141152

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 26 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 21,05 21,05 20,73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,22 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,54 1,32 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,27 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,68 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,19 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 7,90 8,17 8,60

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 2,56 3,95 6,97

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,17 0,39 0,93

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 2,73 4,34 7,90

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,03 0,75 1,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,33 1,17 1,10

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,45 2,63 3,50

Toplam: 120 49 20 44,00 37 32,13 36,19 40,73

TYT Türkçe bBEEC CBbe edAaCCCDEACaED BEC baAdcBCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADBdEc DCABc CADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik ae BE  De a   AA       BC C   B   c     

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen                   b 

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 1 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR DEMİRCİ 861 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,885 259,480 8 93 212 6640 195617

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 26 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 21,05 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,54 1,32 1,44

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,27 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,68 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,19 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 7,90 8,17 8,60

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,56 3,95 6,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,17 0,39 0,93

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 2,73 4,34 7,90

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,03 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,33 1,17 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,45 2,63 3,50

Toplam: 120 40 17 35,75 30 32,13 36,19 40,73

TYT Türkçe aECeCBBADABAeCCCDEAeadDCaaCbDaAE BCAABbe

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal d a DD A    AdeCBD D     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik  B    eB                C             E 

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen               B     

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ŞENOL 1016 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,135 259,480 16 124 243 7668 230815

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 26 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 21,05 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,22 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,54 1,32 1,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,27 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,68 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,19 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,90 8,17 8,60

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 2,56 3,95 6,97

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,17 0,39 0,93

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 2,73 4,34 7,90

Toplam: 120 35 17 30,75 26 32,13 36,19 40,73

TYT Türkçe EECDC BA c A CCCa AbBE CBcCb aAE eCAAB a

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal e EADDeeD  C AeCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik  B         e                b         ba

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 1 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİTHAN ÜNAL 92 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,705 259,480 23 153 272 8824 269941

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 26 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 21,05 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,54 1,32 1,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,27 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,68 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,19 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 7,90 8,17 8,60

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 2,56 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,39 0,93

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 2,73 4,34 7,90

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,10 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,03 0,75 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,33 1,17 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,45 2,63 3,50

Toplam: 120 31 25 24,75 21 32,13 36,19 40,73

TYT Türkçe EECeCBBA   AdCedDaA aEDCabCbD dEABb  e  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal ebE     cb  AbBCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik aacaBDeccdC                             

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen     E               

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 1 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZAHİD TUĞRA YÖNTEM 1018 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,785 259,480 25 181 300 10396 334693

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 26 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 2 6,50 16 21,05 21,05 20,73

Toplam: 120 7 2 6,50 5 32,13 36,19 40,73

TYT Türkçe  ECaCBBA bB                             

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF YILMAZ BÜYÜK 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,480 259,480 9 17 112 2964 82063

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 61 20 56,00 47 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe AB ECeCB DccB  bCCDEAeBEDbB CbDBAd  CAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADBaE  adAed  ADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BDBBED DCeD  D   B C         aBE B      

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen bC E  EBEeE C eEdCAd

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA KARAMANLAR 765 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,600 259,480 23 47 159 4673 134264

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 50 18 45,50 38 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe ABEECeC  DDABA CCCDEACBEDbBECbDd E BCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal cDB  c   eeA dADAeBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BDcB         DA        B      B         

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen eb E  aB    e e eeAE

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA ORUÇ 788 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,613 259,480 20 40 152 4315 123088

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 52 18 47,50 40 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe EECeCBBADABACCC DdACBEDCBEbCDBAEAeCAAe  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal        A   CAdBCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik  Ba BD     D     b   B         d       a

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen ac   b bd d dEBCAEEe

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALMİRA SILA HANÇE R 277 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,385 259,480 31 69 185 5313 154419

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 46 17 41,75 35 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe  ECDCBBbDbB  CCCDEAbBdDbB C DdAEccCAAB  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal     a  A   dAABCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik dBdD  DBb            d                  

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen  E   aCcE CABE  A  e

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BATUR 803 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,143 259,480 8 15 104 2742 76139

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 63 21 57,75 48 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe AB ECeCB  DbddCCCCDEACBEDCBECbDBAdABCAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADabEc DdeBACCADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik  DBc  B C   C Ab       B                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen CCaE DEBEDEaedebBCAd

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKAN SEVENCAN 778 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,235 259,480 32 72 190 5461 158932

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 6 21,50 54 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 46 20 41,00 34 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe aEC CBBAD  ACCCCDEAdaED B CbD Ad  CA  e 

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal B EAa      bA  CBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BBcD  eB   ce        BC     C          a

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen ad  a CeE CAdEBdbE  

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 1 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBÜKE YALIN 928 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,408 259,480 22 46 158 4626 132685

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 53 30 45,50 38 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe EECDC BADbBACCCCadAbBEDdBaCbDdAE eCbABeD

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal BddcD CAcA dAAeCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik     B   a b   eBC    Be CB            EB

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen  d b bCcE e dEBebEEe

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DEVECİ 823 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,305 259,480 27 55 168 4886 140557

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 52 32 44,00 37 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe  ECDC BAceBAaCCdDbAbBEDCBECCb AEABbdAe  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal c aAD dAa dadABbBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik  Ba   Da    b e      B  C      B   c  EB

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen DECaECecEaabdEBCAcEc

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN BALAMAN 762 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,748 259,480 6 7 78 2262 61768

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 66 15 62,25 52 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe EECeCBBADeBAaaCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABcD

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal BbEAD  A  C AddCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BBE   DB   DAAe C    B ACB  C           

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen      eCc   AdEBCc be

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA İBİLOĞLU 792 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,608 259,480 25 51 163 4740 136153

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 52 29 44,75 37 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe ABaECeCBeeDcBACCeCDbAdaEDaBECbbBAd  CAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal cDB cDd ddBAC ADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BeacE     D       C     C C   a         

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen CC EC EdEeEdC edBd b

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 4 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞDAŞ GÖK 956 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,353 259,480 34 113 232 7307 218202

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 41 35 32,25 27 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe bECeCBBAbbBe eCaDEAdcEDba CbD ebABCAAe D

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal d EAa aec CdAdBeeDdD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BB   D B     c       B         B       a

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen  E eEbaeE d BEBd dEc

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 5 45
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ŞAYLAN 832 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,698 259,480 30 64 178 5098 147682

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 11 15,25 38 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 49 26 42,50 35 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe  ECeCBBAcc d CCdDEAbe D  cCCD AE  bb  eD

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal B acDDdAc CC  eCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BB    DB   e  A C    BCAC   b  d        

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen eEd ECCcE eABEeCAd e

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 2 45
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR YOLAY 754 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,583 259,480 11 19 118 3200 88665

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 61 27 54,25 45 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe cECDCBaADcBAdCCdDdACBEDaBECbDaAdcBCbAeda

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal  CEcDe Ac CdAABCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BBaDB  B  C  ee                      BEB

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen DECcECCcE CAdcBCAEEe

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN KARAALİOĞLU 829 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,700 259,480 4 4 60 1774 48953

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 72 23 66,25 55 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe  ECeCBBAcbBACCCCDEACBEDCBECbD AEA CAABbe

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal B EADDeAcd CAbBCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BBE B e b CeAAeB C          de BE A  BEB

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen cEeDECCDEab BEBCbEEe

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 11 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR AFŞİN 592 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,720 259,480 3 3 41 1086 31015

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 76 9 73,75 61 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe ABEECDCB DDeBACCCCDdACBEDCBECCDBAEA CA B

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADBCd bDCABA CADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BD B   DC D  DAAeB C      C             

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen CCDc  EBEaECdADdBCA 

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 11 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREL YILANCI 955 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,253 259,480 29 63 177 5065 146592

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 48 21 42,75 36 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe AB Ea C    bd CaCCDdAeeEDba CCDBAdc CAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal Aa  EDbDeAdA CcDACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik  DBB    C              B                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen eC cC EBEbE Cbc BCAE

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVRİM NUR DÖNMEZ 777 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,935 259,480 26 53 166 4789 137462

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 50 22 44,50 37 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe cBEECeCB eDcB eCCCDEACeED d CCD Ab  CbAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal cDBa D   ABd  ADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BDccE c C   Cbc e      BCAC      B      

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen eC a   e  E     BCAE

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 3 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL RANA AK 806 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,560 259,480 5 6 76 2235 60880

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 71 36 62,00 52 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe bBdECeCB ebbBAaCCCDEACBEDbacCbDBAE eCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AaB EcdedABbdCADdCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BDBBEeBDC  adDAAABCC  BBCACccaBE B    dB

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen CCDdb EBbbECecbEBdAd

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM YILDIZ 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,328 259,480 1 1 29 847 24778

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 81 17 76,75 64 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe cBbECDCB DDABACCCCDEACBEDbBEC DdA e CAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADB Ec DeAB   bDACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BDBBE B CaD C AeABCCDABBCACB  BE BE     

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen CCbE DaBEDECaAeddeAE

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 1 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL SENA ÇEVİK 773 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,858 259,480 16 29 137 3785 106000

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 55 16 51,00 43 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe AB ECDCB aDbB CCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal bD  Ec Dd Bd  ADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik B  BdD                 BC               

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen dCa   bBEc  e eEBdbE

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL AKGÜL 787 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,538 259,480 19 37 149 4198 119709

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 53 21 47,75 40 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe aECeC BADABe bCCDEA BEDbB CCD AdAeCAAeeD

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal edEcDe Ac CaA BCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BBaDc  Ba            Ba                 

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen  Ee E CeE   BEBC EED

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM URHAN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,148 259,480 14 25 131 3597 100939

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 56 17 51,75 43 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe  ECDC BADbBd CCCDEACBEDCaECCDdAc  CAAB  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal   EceD AD  eAAdbBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BBaDBDD               CA                

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen DdC EbaDd   BEBCAcEe

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUD KARAKAYA 770 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,853 259,480 13 22 127 3510 98427

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 56 15 52,25 44 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe ABEECDCBb DABc CC DdACBED BdCCD dd eC AB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADB EcbDCAedCCAD CBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik  DBBED        A AB     B      aE        

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen    E  EdE E dAe  C  

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 4 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA TEKİN 886 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,198 259,480 24 48 160 4703 135071

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 49 15 45,25 38 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe EECeC BADcBA CCdDEACBEDCBECCD AE  CAAe e

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal a  AD  A   CAdBCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BBE d  B   e  e                         

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen  d     eE e BcBCA  e

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN EREN ÇELİK 831 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,483 259,480 21 45 157 4567 130645

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 52 25 45,75 38 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe ABaECeCBADccB aCCCDEAdBED BEbCDdAEe CAde

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADd EDc  ABb CADbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik c    D    b    A          C   aE d      

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen CC  d EBEcE eAedaCAE

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 0 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR KESKİN 768 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,013 259,480 12 21 123 3333 92346

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 58 16 54,00 45 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe ABEECDCB DDABACCCCDEAdBEcCBECCDaAEddCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AaB  D  deBd CADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BaBBED cCeb  e   B     B         d      

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen C      B  E   eE  A 

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA GÜLSÜM DELEN 781 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,483 259,480 18 35 146 4091 116339

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 5 24,75 62 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 52 14 48,50 40 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe  ECDCBBAeABACaCCDcA B  dBEC DBcE  CAAB  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal   bADDdAD     BCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BB D  D b  D A       B  C              a

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen       CD  dAdEaCAEbe

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 2 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SADIKCAN KAPLAN 968 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,443 259,480 10 18 116 3112 86116

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 61 24 55,00 46 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe  ECeCBBAce A CCCDEACBEDCBEabDaAa eCAcB  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal BbEcDDeAD  C   CBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik ccdD DDB     AeBCCDA c AC   C  B  A    B

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen  EC E ecE C eEadAEEe

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİM SUNGUR 779 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,258 259,480 2 2 37 989 28582

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 80 22 74,50 62 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe EECaCBBA   c CCee AeBEDCBECaDBAdABCAAB  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal aCEADDbAb CCAdBCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BBdDBDDBb CDAAeBCCDABBCACB  CeBB d   B B

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen DEabECCbE CdBEBCb Ee

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL FEYZA TABAK 763 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,068 259,480 15 26 133 3718 104125

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 56 19 51,25 43 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe ABEECDCB DDeB CCCCDdAbBEDCB CCDdAEA bAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal cDB      ABA dADbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik  a B b  C a   A e C    BCA B daE  b    B

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen aa     dE E   e  CAE

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 1 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 0 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN SÜNBÜL 760 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,805 259,480 7 9 81 2331 63875

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 66 18 61,50 51 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe bBEECeCBbDDABACCCCDEAdBEDbBECCDBAdABCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal cDe Ec DdABACCADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik B BBED  Ceb        C   B         B      

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen Ca E  aBEeE dAe BCAc

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE KAPSİ 801 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,353 259,480 28 62 176 5053 146398

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 49 23 43,25 36 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe  ECDC BADdBA CCCDEAbBEDCBECbbaAd BbAAB D

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal    Aa  A  CCAAdCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik aBc    Bb            BCA    d           

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen  E  aaaeE addEBCb Ee

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN TUNCEL 740 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,053 259,480 17 33 142 3963 112113

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 55 23 49,25 41 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe dB ECeCBbDccB  CCCDEAeBEDCd CCDcAEdeCAeB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADBdED   AeA  ADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BDBB b  C    bA ABC    B         c      

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen CCac  EdE E ebe BeA 

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 1 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP MÜGE  AVUZ 853 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,945 259,480 33 76 194 5765 168169

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 34 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 6 19,50 49 25,32 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,15 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,26 1,32 1,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,35 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,50 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,26 8,17 8,60

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 7,89 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,05 0,39 0,93

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 8,94 4,34 7,90

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,11 0,72 1,25

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,49 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,39 1,17 1,10

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 6,99 2,63 3,50

Toplam: 120 44 18 39,50 33 51,51 36,19 40,73

TYT Türkçe  ECeC Bb A A CCCD    EDCedCCDddE  CAAB  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal c EcDDCAc beA BCBD D     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik   dD DDB    A        B      a           

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen      CdcE d BEBdAd  

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 0 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
682 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,573 259,480 6 57 170 4926 141952

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 28 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67 19,67 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,12 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,22 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 6,56 8,17 8,60

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 3,67 3,95 6,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,26 0,39 0,93

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 3,93 4,34 7,90

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,14 0,72 1,25

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,90 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,98 1,17 1,10

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 4,03 2,63 3,50

Toplam: 120 49 20 44,00 37 34,19 36,19 40,73

TYT Türkçe ABEECDCB  D d aCCCDdAbBEDbBECCDBAE  CA B

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal  DB  c  bAB    DACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik aDaB  a b b  bAA              B  B      

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen eC ca  BE Edb e BeA 

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA ÇELİK 71 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,530 259,480 20 136 255 8165 246304

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 28 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 19,67 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,12 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,22 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,56 8,17 8,60

Matematik-1 30 2 9 -0,25 -1 3,67 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,39 0,93

TYT Matematik 40 2 9 -0,25 -1 3,93 4,34 7,90

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,14 0,72 1,25

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,90 0,75 1,15

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,98 1,17 1,10

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 4,03 2,63 3,50

Toplam: 120 38 38 28,50 24 34,19 36,19 40,73

TYT Türkçe aECeC BAcb A CCCDbAaaEDbBECCDaAdcdCAAB  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal aaEA  bA eCeb BCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik    eccccb   b A      db     C           

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen ea  aeCb   bc BCAcbe

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇA TAPAN 845 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,018 259,480 3 14 99 2666 73857

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 28 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 19,67 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,12 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,22 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 6,56 8,17 8,60

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 3,67 3,95 6,97

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,26 0,39 0,93

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 3,93 4,34 7,90

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,14 0,72 1,25

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,90 0,75 1,15

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,98 1,17 1,10

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 4,03 2,63 3,50

Toplam: 120 63 18 58,50 49 34,19 36,19 40,73

TYT Türkçe EECDCBBADbBACCCCDEACBEDdBECbDBAbcdCAABAe

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal  aE  edAceCCAABCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik aB D             C A BC  B     d       e

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen bEC ECCbE C B BCbE  

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK ALP ÇELİKER 915 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,610 259,480 19 129 248 7848 236750

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 28 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 6 17,50 44 19,67 21,05 20,73

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,12 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,22 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 6,56 8,17 8,60

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 3,67 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,39 0,93

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 3,93 4,34 7,90

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,14 0,72 1,25

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,90 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,98 1,17 1,10

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 4,03 2,63 3,50

Toplam: 120 34 17 29,75 25 34,19 36,19 40,73

TYT Türkçe aECaCBBADA e CCCDEACBEDbBab             

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal                CBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BB Da DB      e  C   c  C               

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen ed  E de  b d B  cEe

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 3 45
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 2 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERNA ULUTAY 883 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,318 259,480 18 123 242 7655 230335

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 28 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 7 15,25 38 19,67 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,12 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,22 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,18 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 6,56 8,17 8,60

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 3,67 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,39 0,93

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 3,93 4,34 7,90

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,14 0,72 1,25

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,90 0,75 1,15

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,98 1,17 1,10

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 4,03 2,63 3,50

Toplam: 120 35 18 30,50 25 34,19 36,19 40,73

TYT Türkçe ABaEC C   D cd   CDEACBEDaebCbD A       

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal Aadad    AB    D CBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik   BB   DC     d    C   d                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen Ce   cEa D  d e BC E

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 3 27
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 2 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NİSA TAL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,620 259,480 5 32 141 3940 111246

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 28 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 19,67 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,12 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,22 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 6,56 8,17 8,60

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 3,67 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,39 0,93

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 3,93 4,34 7,90

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,14 0,72 1,25

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,90 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,98 1,17 1,10

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 4,03 2,63 3,50

Toplam: 120 53 13 49,75 41 34,19 36,19 40,73

TYT Türkçe ABEECDC Ae ABACCCCDcA BEDCBECbDdAEcdCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AD      dABdCdADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik B    e             C A B   B            

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen CC    EdEb      BCb 

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 11 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE KOCA 793 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,685 259,480 1 10 87 2453 67265

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 28 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 19,67 21,05 20,73

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,12 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,22 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 6,56 8,17 8,60

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 3,67 3,95 6,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,26 0,39 0,93

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 3,93 4,34 7,90

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,14 0,72 1,25

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,90 0,75 1,15

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,98 1,17 1,10

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 4,03 2,63 3,50

Toplam: 120 65 19 60,25 50 34,19 36,19 40,73

TYT Türkçe EECDCBBbDbBbeCCCDEACBEDCBcC DdAEABCbAe D

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal   d a  A   CAABbBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BBEDaDDB  deAce  CD  B ACB  C          B

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen   d  aCbE   BEBCAEED

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE B 2044 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 28 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 34,19 36,19 40,73

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUREFE 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,550 259,480 21 139 258 8285 250850

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 28 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 4 24,00 60 19,67 21,05 20,73

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 3,67 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,39 0,93

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 3,93 4,34 7,90

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,14 0,72 1,25

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,90 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,98 1,17 1,10

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 4,03 2,63 3,50

Toplam: 120 30 8 28,00 23 34,19 36,19 40,73

TYT Türkçe  B EC C    bBAeCCCDaA  EDCBECbD AEABC AB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Matematik B  caDe                                 

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen        B c      BC  

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 11 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 0 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Plastit 1 0 0 0
Hayvanlar 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENİS ATALAY 797 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,645 259,480 27 180 299 10200 325572

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 28 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 4 10,00 25 19,67 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,12 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,22 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,18 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10 6,56 8,17 8,60

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,14 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,90 0,75 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,98 1,17 1,10

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 4,03 2,63 3,50

Toplam: 120 14 11 11,25 9 34,19 36,19 40,73

TYT Türkçe ABEECeC     Be CCeDdA                   

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal cD  aceD A               

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Fen ed c                

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 0 18
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 0 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 0 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Plastit 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN BİRGEZ 996 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,850 259,480 24 161 280 9259 285012

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 28 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 19,67 21,05 20,73

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,12 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,22 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 6,56 8,17 8,60

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 3,67 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,39 0,93

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 3,93 4,34 7,90

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,14 0,72 1,25

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 0,90 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,98 1,17 1,10

TYT Fen 20 2 15 -1,75 -9 4,03 2,63 3,50

Toplam: 120 31 35 22,25 19 34,19 36,19 40,73

TYT Türkçe EEaeC BA   A CCbDEAaaEDCBbCCa db  CAAe  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal      DdAbb d  eCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik aB b   a     b       B      C           

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen adaccCbcd b daBebbd 

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 4 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA EYLÜL GÜLER 888 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,215 259,480 14 106 225 7167 213768

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 28 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 19,67 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,12 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,22 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 6,56 8,17 8,60

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 3,67 3,95 6,97

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,26 0,39 0,93

TYT Matematik 40 2 9 -0,25 -1 3,93 4,34 7,90

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,14 0,72 1,25

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,90 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,98 1,17 1,10

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 4,03 2,63 3,50

Toplam: 120 41 32 33,00 28 34,19 36,19 40,73

TYT Türkçe bEC  BdADbBAdCCdDEAe EDaB  bDaAEdBCA B  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal  bEADDdADA     CBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik ad   DD c be c      c       d          a

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen  ddbcCec  bAdEBd cEe

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 1 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA POLAT 884 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,033 259,480 23 156 275 9022 277189

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 28 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 9 15,75 39 19,67 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,12 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,22 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,18 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 6,56 8,17 8,60

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 3,67 3,95 6,97

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,26 0,39 0,93

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 3,93 4,34 7,90

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,14 0,72 1,25

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,90 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,98 1,17 1,10

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 4,03 2,63 3,50

Toplam: 120 30 26 23,50 20 34,19 36,19 40,73

TYT Türkçe  EC C BAD   aCCCDEAdc D BdCbDded  CA e  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal   bAD dAc      b D D     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik aB  a Dab  bA               bb         c

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen  c   Ce  ee B Bd E  

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 3 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
JULİAN ALVAREZ 876 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,040 259,480 26 178 297 10041 317964

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 28 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 19,67 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,12 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,22 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 3,18 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 1 15 -2,75 -14 6,56 8,17 8,60

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 3,67 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,39 0,93

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 3,93 4,34 7,90

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,14 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,90 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,98 1,17 1,10

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 4,03 2,63 3,50

Toplam: 120 24 39 14,25 12 34,19 36,19 40,73

TYT Türkçe ABaECeCdcDDcdd aCCDEdeaED BbCCD AEcd    

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal Acdbac b   bbadccbae     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik Bb   e bC  a                            

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen ebD            aBeda

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 2 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET KAPAMA 869 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,605 259,480 25 162 281 9365 288983

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 28 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 12 12,00 30 19,67 21,05 20,73

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,12 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,22 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,18 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 6,56 8,17 8,60

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 3,67 3,95 6,97

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,26 0,39 0,93

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 3,93 4,34 7,90

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,14 0,72 1,25

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,90 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,98 1,17 1,10

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 4,03 2,63 3,50

Toplam: 120 29 31 21,25 18 34,19 36,19 40,73

TYT Türkçe  ECeC BAbcBb aCdDEACcaD aadC   E  aA    

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal      DdeD  C   bBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik cB    DB    b    d         de  BE     Ea

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen cab a ec a  d Be E  

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 6 27
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 1 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HASANOĞLU 840 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,123 259,480 10 84 202 6124 178876

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 28 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 19,67 21,05 20,73

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,12 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,22 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,18 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 6,56 8,17 8,60

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 3,67 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,39 0,93

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 3,93 4,34 7,90

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,14 0,72 1,25

Kimya 7 3 0 3,00 43 0,90 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,98 1,17 1,10

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 4,03 2,63 3,50

Toplam: 120 42 16 38,00 32 34,19 36,19 40,73

TYT Türkçe cBEECeC   Db c CC DdA BEDCBcCbDBAEAeCAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal         aABA  ADA BD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik    B    C     b  B     B                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen CC c   BED    ebBd c

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ANATÜRK 881 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,995 259,480 7 59 173 4968 143170

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 28 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 19,67 21,05 20,73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,12 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,22 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 6,56 8,17 8,60

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 3,67 3,95 6,97

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,26 0,39 0,93

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 3,93 4,34 7,90

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,14 0,72 1,25

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,90 0,75 1,15

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,98 1,17 1,10

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 4,03 2,63 3,50

Toplam: 120 50 26 43,50 36 34,19 36,19 40,73

TYT Türkçe dBEECeC    cc  CCCDbAeaEDCBECCbaAE BCbAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AaBCEDca dBdCCADbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik   aBED          A      B     b   d      

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen eCDa eEBbc  db EBCAE

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 11 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM GEÇER 887 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,528 259,480 9 75 193 5729 166890

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 28 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 19,67 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,12 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,22 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 6,56 8,17 8,60

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 3,67 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,39 0,93

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 3,93 4,34 7,90

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,14 0,72 1,25

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,90 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,98 1,17 1,10

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 4,03 2,63 3,50

Toplam: 120 45 20 40,00 33 34,19 36,19 40,73

TYT Türkçe EECDC BADbBd CCCDEAeBED BcCCDBAEAeCcA  e

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal    Aa  eb  CAAeCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik c  c   d    A        B  C               

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen     E Cc  d B abbEEe

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 1 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA DEMİRTAŞ 767 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,763 259,480 2 13 97 2600 71796

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 28 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 19,67 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,12 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,22 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 6,56 8,17 8,60

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 3,67 3,95 6,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,26 0,39 0,93

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 3,93 4,34 7,90

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,14 0,72 1,25

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,90 0,75 1,15

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,98 1,17 1,10

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 4,03 2,63 3,50

Toplam: 120 63 16 59,00 49 34,19 36,19 40,73

TYT Türkçe ABEECbCB  DcBACCC DEACBcDCBEaCDcAE BCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AD   D DCABdCCADbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik ccBB   cC   b b A      dC     B         

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen CCaEC EBEbE  c  BCAE

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA GÜLSÜM BATKI 784 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,775 259,480 4 27 134 3736 104594

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 28 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 19,67 21,05 20,73

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,12 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,22 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,18 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 6,56 8,17 8,60

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 3,67 3,95 6,97

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,26 0,39 0,93

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 3,93 4,34 7,90

Fizik 7 4 0 4,00 57 1,14 0,72 1,25

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,90 0,75 1,15

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,98 1,17 1,10

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 4,03 2,63 3,50

Toplam: 120 55 16 51,00 43 34,19 36,19 40,73

TYT Türkçe EEC CcBADeBACCCCDdACBEDCB CCD AbA CAABee

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal   c    A   CAAd BDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik  Bab  DB         C b e      d         Ea

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen    DECCe  C dEBCAEED

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 1 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA KARATAŞ 774 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,115 259,480 12 87 205 6263 183467

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 28 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 19,67 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,12 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,22 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 6,56 8,17 8,60

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 3,67 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,39 0,93

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 3,93 4,34 7,90

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,14 0,72 1,25

Kimya 7 3 0 3,00 43 0,90 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,98 1,17 1,10

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 4,03 2,63 3,50

Toplam: 120 42 19 37,25 31 34,19 36,19 40,73

TYT Türkçe  ECeC BADbcA CCeDEA  EDC cCbDBAd  CAAe  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal     D  A   d ceCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik   a d bBD Cbb eB     B A    C           

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen  c    CD    BEB   Ee

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN KARAKOYUNLU 833 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,358 259,480 22 155 274 8892 272618

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 28 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 19,67 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,12 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,22 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,56 8,17 8,60

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 3,67 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,39 0,93

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 3,93 4,34 7,90

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,14 0,72 1,25

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,90 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,98 1,17 1,10

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 4,03 2,63 3,50

Toplam: 120 33 35 24,25 20 34,19 36,19 40,73

TYT Türkçe EE eC BADb e CCdaEAeBEDaadC ca E  bbABA 

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal BdEcDDdAcb d deCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik Bcc Bb d         C   e                  

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen   b cae E C e  e Ede

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELEN ÇEVİK 950 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,828 259,480 15 107 226 7192 214677

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 28 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 9 17,75 44 19,67 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,12 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,22 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 6,56 8,17 8,60

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 3,67 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,39 0,93

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 3,93 4,34 7,90

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,14 0,72 1,25

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,90 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,98 1,17 1,10

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 4,03 2,63 3,50

Toplam: 120 38 21 32,75 27 34,19 36,19 40,73

TYT Türkçe  EeaC cA   A CCCDEACcEDCaEbab AE  CAAe  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal B aAD dA      eCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik     a  B   a     C   dC                 

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen   C E dcd C BEBbb  D

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH AKAN 2500 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,723 259,480 17 120 239 7547 226970

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 28 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 1 5,75 14 19,67 21,05 20,73

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 3,67 3,95 6,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,26 0,39 0,93

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 3,93 4,34 7,90

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,14 0,72 1,25

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,90 0,75 1,15

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,98 1,17 1,10

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 4,03 2,63 3,50

Toplam: 120 33 10 30,50 25 34,19 36,19 40,73

TYT Türkçe bBE   CB        C   A                   

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Matematik BDBBEDaDC   deAce  CD  B ACB  BE        

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen CC Edb BEbE e   BCAE

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 1 0 9
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 0 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 0 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Plastit 1 0 0 0
Hayvanlar 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA AKYÜREK 933 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,770 259,480 8 66 181 5236 151546

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 28 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 19,67 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,12 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,22 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 6,56 8,17 8,60

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 3,67 3,95 6,97

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,26 0,39 0,93

TYT Matematik 40 7 9 4,75 12 3,93 4,34 7,90

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,14 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,90 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,98 1,17 1,10

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 4,03 2,63 3,50

Toplam: 120 48 23 42,25 35 34,19 36,19 40,73

TYT Türkçe aEC C BADbBAdCCdDEACBEDaBcb DaAEdBCAeB  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal  bEADDdADA   A CBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik Ba eaDDB  deAce      B  C             ae

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen aa   CC       B     

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA İRBAN 816 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,620 259,480 13 102 221 6940 205678

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 28 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 6 22,50 56 19,67 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,12 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,22 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 6,56 8,17 8,60

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 3,67 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,39 0,93

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 3,93 4,34 7,90

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,14 0,72 1,25

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,90 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,98 1,17 1,10

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 4,03 2,63 3,50

Toplam: 120 39 19 34,25 29 34,19 36,19 40,73

TYT Türkçe ABEECeC   D  A CC bEAC EDbaECbD AEA CAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal Aa  E   dAB  bADbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik                        B                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen e aE cEB cd e  EabbE

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UÇAR AYDOĞDU 966 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,033 259,480 16 118 237 7406 221377

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 28 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 3 15,25 38 19,67 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,12 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,22 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,18 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 6,56 8,17 8,60

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 3,67 3,95 6,97

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,26 0,39 0,93

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 3,93 4,34 7,90

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,14 0,72 1,25

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,90 0,75 1,15

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,98 1,17 1,10

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 4,03 2,63 3,50

Toplam: 120 34 9 31,75 26 34,19 36,19 40,73

TYT Türkçe AB ECeC        CCCD AeBED B  b  AE      

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal  D  dD DdAB   A          

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BD BE   C     A    C   B         d      

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen  d E     e  e   BCA 

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 0 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UDE KÜÇÜKYILMAZ 391 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,890 259,480 11 85 203 6144 179450

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 28 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 19,67 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,12 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,22 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,18 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 6,56 8,17 8,60

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 3,67 3,95 6,97

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,26 0,39 0,93

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 3,93 4,34 7,90

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,14 0,72 1,25

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,90 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,98 1,17 1,10

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 4,03 2,63 3,50

Toplam: 120 44 24 38,00 32 34,19 36,19 40,73

TYT Türkçe bBEECDC   DbcA bCd EACBE CBECCDBAEdBCc e

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal  D CED edAe   ADACB      

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BD   Dacd    e     C          a         

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen CCa eb ddc  C eEc  E

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK EFE CAN 979 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,040 259,480 7 78 196 5985 174640

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 25 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 17,52 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,24 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,77 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,53 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 6,58 8,17 8,60

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 5,22 3,95 6,97

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,48 0,39 0,93

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 5,70 4,34 7,90

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,64 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,67 0,75 1,15

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,80 1,17 1,10

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 3,11 2,63 3,50

Toplam: 120 44 21 38,75 32 32,91 36,19 40,73

TYT Türkçe AB ECeCB aDABACbC DEAaBEDCBbCda AbceCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AaBaE   bABA CbDbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik    BE        D         B      a         

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen   a   a       bEBeAd

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ERKEN 465 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 25 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 32,91 36,19 40,73

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA KALPAZAN 895 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,123 259,480 8 94 213 6693 197397

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 25 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 17,52 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,24 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,77 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,53 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 6,58 8,17 8,60

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 5,22 3,95 6,97

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,48 0,39 0,93

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 5,70 4,34 7,90

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,64 0,72 1,25

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,67 0,75 1,15

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,80 1,17 1,10

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 3,11 2,63 3,50

Toplam: 120 42 27 35,25 29 32,91 36,19 40,73

TYT Türkçe aEC CBBAceBA CCdDEAeBEDbcEaebBAE  CA e  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal daacDDbADb b   CBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik       DB    A         C  B            dB

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen   C  bCc  ded BeAEEe

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU BEYZA GÜRCAN 943 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,383 259,480 21 159 278 9177 282189

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 25 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 17 12,75 32 17,52 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,24 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,77 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,53 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 6,58 8,17 8,60

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 5,22 3,95 6,97

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,48 0,39 0,93

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 5,70 4,34 7,90

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,64 0,72 1,25

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,67 0,75 1,15

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,80 1,17 1,10

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 3,11 2,63 3,50

Toplam: 120 31 34 22,50 19 32,91 36,19 40,73

TYT Türkçe  ECeCdBA dcA aeeDEAeBdc BcCbadAdABCAbe  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal c aA  dA   bbd  B  D     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik  BE  DDd   c A       e                dB

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen  a  cedcE d d BC  E 

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 7 27
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 4 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYHUN IRMAK 814 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,658 259,480 11 101 220 6937 205593

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 25 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 17,52 21,05 20,73

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,24 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,77 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,53 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 6,58 8,17 8,60

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 5,22 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,48 0,39 0,93

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 5,70 4,34 7,90

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,64 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,67 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,80 1,17 1,10

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 3,11 2,63 3,50

Toplam: 120 40 23 34,25 29 32,91 36,19 40,73

TYT Türkçe EECeC BADc A CeaDEAe EDCdbaCDBAE eCAAB  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal                CBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik aB a   B     AecCC AcB A B  b           

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen Dc   ae       BCbcdc

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR AK 756 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,173 259,480 2 16 105 2794 77343

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 25 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 17,52 21,05 20,73

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,24 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,77 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,53 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 6,58 8,17 8,60

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 5,22 3,95 6,97

Geometri 10 5 0 5,00 50 0,48 0,39 0,93

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 5,70 4,34 7,90

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,64 0,72 1,25

Kimya 7 5 1 4,75 68 0,67 0,75 1,15

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,80 1,17 1,10

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 3,11 2,63 3,50

Toplam: 120 63 23 57,25 48 32,91 36,19 40,73

TYT Türkçe ABaECeCB   c d CCCDEA aEDCBECCDdAdA CAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ca ba  DdAd  CADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik B BBEDa d     AAe CC A B   e eBE BE    B

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen aCbE  EBEDE bAeEBCAd

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ATALIK 850 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,540 259,480 14 130 249 7855 236945

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 25 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 17,52 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,24 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,77 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,53 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 6,58 8,17 8,60

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 5,22 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,48 0,39 0,93

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 5,70 4,34 7,90

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,64 0,72 1,25

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,67 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,80 1,17 1,10

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 3,11 2,63 3,50

Toplam: 120 34 17 29,75 25 32,91 36,19 40,73

TYT Türkçe EEC CBBADcdA CeaDEAbaEDac  CDB E  bcAB  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal  dEAD  AcA               

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik  BEa   B     Ae  C  c                   

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen        e    B Bd  E 

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 4 45
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 2 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ZEHRA DOĞAN 1013 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,205 259,480 23 165 284 9390 289716

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 25 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 6 9,50 24 17,52 21,05 20,73

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,24 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,77 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,53 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 6,58 8,17 8,60

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 5,22 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,48 0,39 0,93

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 5,70 4,34 7,90

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,64 0,72 1,25

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,67 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,80 1,17 1,10

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 3,11 2,63 3,50

Toplam: 120 26 20 21,00 18 32,91 36,19 40,73

TYT Türkçe       BA  cA CC DEA    aB CdDacd        

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal        Ab  b  dCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik    D DeB        C D  BeACa  b           

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen cb b b    C   ee E  

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 0 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 2 36
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 0 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLEM SARI 882 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,025 259,480 19 147 266 8581 260789

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 25 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 4 18,00 45 17,52 21,05 20,73

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,24 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,77 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,53 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 6,58 8,17 8,60

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 5,22 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,48 0,39 0,93

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 5,70 4,34 7,90

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,64 0,72 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,67 0,75 1,15

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,80 1,17 1,10

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 3,11 2,63 3,50

Toplam: 120 29 11 26,25 22 32,91 36,19 40,73

TYT Türkçe  ECeC BcD BA CC DEAa  D a     AE  CAAB  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal       aA   d   CBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik        B  e     C                       

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen             e BCbE e

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 1 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEŞ YETGİN 995 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,075 259,480 9 95 214 6698 197509

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 25 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 17,52 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,24 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,77 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,53 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 6,58 8,17 8,60

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 5,22 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,48 0,39 0,93

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 5,70 4,34 7,90

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,64 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,67 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,80 1,17 1,10

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 3,11 2,63 3,50

Toplam: 120 40 19 35,25 29 32,91 36,19 40,73

TYT Türkçe bBaECeC   ab b CCbDEA BEDbaECCedAEAcCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADB  c DdABA   DACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik  D           D  e      Be               

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen da E            BCb 

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLGEN KIRKICI 2504 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,448 259,480 6 67 182 5260 152192

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 25 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 3 30,25 76 17,52 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,24 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,77 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,53 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 6,58 8,17 8,60

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 5,22 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,48 0,39 0,93

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 5,70 4,34 7,90

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,64 0,72 1,25

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,67 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,80 1,17 1,10

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 3,11 2,63 3,50

Toplam: 120 46 14 42,50 35 32,91 36,19 40,73

TYT Türkçe ABEECDC   DAB  CCCDEAbBEDCdECCDBAE eCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal A d      AB   ADA BD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik c  B          A        B   B            

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen dbaaC Ed c  e   Bdb 

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LİNA CEREN ÇAKIR 813 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,205 259,480 4 38 150 4218 120269

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 25 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 17,52 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,24 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,77 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,53 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 6,58 8,17 8,60

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 5,22 3,95 6,97

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,48 0,39 0,93

TYT Matematik 40 8 9 5,75 14 5,70 4,34 7,90

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,64 0,72 1,25

Kimya 7 3 0 3,00 43 0,67 0,75 1,15

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,80 1,17 1,10

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 3,11 2,63 3,50

Toplam: 120 55 29 47,75 40 32,91 36,19 40,73

TYT Türkçe ABEECeC    eBA CCCDdAbBEDCBbCCDaAbAeCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADB  cbDdAdA dADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik acaa e DC     A e  e   BC C  CaE d      

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen dCace EB  E C DdBCbb

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK KAHRAMAN 867 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,860 259,480 10 96 215 6712 197974

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 25 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 17,52 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,24 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,77 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,53 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 6,58 8,17 8,60

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 5,22 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,48 0,39 0,93

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 5,70 4,34 7,90

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,64 0,72 1,25

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,67 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,80 1,17 1,10

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 3,11 2,63 3,50

Toplam: 120 42 27 35,25 29 32,91 36,19 40,73

TYT Türkçe EECDC BbbABc CCa EACeED B CbDaAd BCAAe e

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal   EA  eAD b ddBCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik ccEDe  B   Db       B                   

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen   C aadcE e adBeA  e

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 2 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA DOKGÖZ 863 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,508 259,480 24 171 290 9914 312076

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 25 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 17,52 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,24 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,77 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,53 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 6,58 8,17 8,60

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 5,22 3,95 6,97

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,48 0,39 0,93

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 5,70 4,34 7,90

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,64 0,72 1,25

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,67 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,80 1,17 1,10

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 3,11 2,63 3,50

Toplam: 120 21 20 16,00 13 32,91 36,19 40,73

TYT Türkçe bB ECee    AcA CCbDEACBd     dD AabeCAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal A                        

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik a c d  D                     a  e       

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen          c   Ae ee E

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 3 27
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE TEKDEMİR 789 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,465 259,480 15 133 252 8038 241767

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 25 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 10 16,50 41 17,52 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,24 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,77 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,53 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 6,58 8,17 8,60

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 5,22 3,95 6,97

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,48 0,39 0,93

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 5,70 4,34 7,90

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,64 0,72 1,25

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,67 0,75 1,15

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,80 1,17 1,10

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 3,11 2,63 3,50

Toplam: 120 35 24 29,00 24 32,91 36,19 40,73

TYT Türkçe  ECeC Bb cBA CC DEAe EDeaECbDBAE    be b

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal d EADDCea      CBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik        B             B  C  C           a

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen adb aed   e a BCbE  

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 1 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVENUR BİRBİZ 912 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,675 259,480 16 135 254 8150 245934

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 25 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 4 13,00 33 17,52 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,24 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,77 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,53 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 11 0 11,00 55 6,58 8,17 8,60

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 5,22 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,48 0,39 0,93

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 5,70 4,34 7,90

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,64 0,72 1,25

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,67 0,75 1,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,80 1,17 1,10

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 3,11 2,63 3,50

Toplam: 120 31 11 28,25 24 32,91 36,19 40,73

TYT Türkçe dB ECeC   D      CDEAeB D  ECC   d      

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AD       ABA  ADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik   a a   b a  DAA       B                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen  C     dEc        b 

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 1 27
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 1 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET AKA 907 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,885 259,480 18 142 261 8320 252324

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 25 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 8 11,00 28 17,52 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,24 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,77 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,53 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 6,58 8,17 8,60

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 5,22 3,95 6,97

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,48 0,39 0,93

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 5,70 4,34 7,90

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,64 0,72 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,67 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,80 1,17 1,10

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 3,11 2,63 3,50

Toplam: 120 31 15 27,25 23 32,91 36,19 40,73

TYT Türkçe ABbECaCB   cd  CC   A aE ac  aDB E      

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal cDB Eb DdA     DA BD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik B BBE  D       A   C   B   c  d         

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen        d        B b 

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 2 36
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 1 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET CIBIR 771 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,998 259,480 20 148 267 8584 260878

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 25 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 15 12,25 31 17,52 21,05 20,73

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,24 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,77 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,53 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 6,58 8,17 8,60

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 5,22 3,95 6,97

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,48 0,39 0,93

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 5,70 4,34 7,90

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,64 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,67 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,80 1,17 1,10

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 3,11 2,63 3,50

Toplam: 120 34 32 26,00 22 32,91 36,19 40,73

TYT Türkçe ba ECeC   Dbc  CddcEAbadDC baCD Ac eCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal      c DbAd e eDbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik B aB a  b      AecCC   BCA B     c      

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen d a   E        dBebE

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 5 45
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA DOĞA COŞKUN 926 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,490 259,480 12 112 231 7292 217856

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 25 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 10 15,50 39 17,52 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,24 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,77 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,53 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 6,58 8,17 8,60

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 5,22 3,95 6,97

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,48 0,39 0,93

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 5,70 4,34 7,90

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,64 0,72 1,25

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,67 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,80 1,17 1,10

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 3,11 2,63 3,50

Toplam: 120 40 31 32,25 27 32,91 36,19 40,73

TYT Türkçe bB ECaCBb  bcA CCCDEAe EDaabbCD AE      

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal daBa eb  A  CC   CBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik cD BaD D  a CDbee C    BC     Bd        

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen aCcc bEdEc  d  EBed 

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 4 45
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 1 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMİ CAN ILGAZ 984 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,358 259,480 17 140 259 8293 251278

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 25 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 7 13,25 33 17,52 21,05 20,73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,24 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,77 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,53 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 6,58 8,17 8,60

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 5,22 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,48 0,39 0,93

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 5,70 4,34 7,90

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,64 0,72 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,67 0,75 1,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,80 1,17 1,10

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 3,11 2,63 3,50

Toplam: 120 30 10 27,50 23 32,91 36,19 40,73

TYT Türkçe EEC CBBA ec  CC   AbaEDac  aDB E        

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal B EcDDdA        BDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BBE  D B                                

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen               B b   

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 2 45
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN ZEHRA MERT 947 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,658 259,480 13 116 235 7364 219863

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 25 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 17,52 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,24 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,77 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,53 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 6,58 8,17 8,60

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 5,22 3,95 6,97

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,48 0,39 0,93

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 5,70 4,34 7,90

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,64 0,72 1,25

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,67 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,80 1,17 1,10

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 3,11 2,63 3,50

Toplam: 120 38 23 32,25 27 32,91 36,19 40,73

TYT Türkçe EECeCBBb c b bCCcEAC EDdBECbD AEABCAAe  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal   E    e   e bBCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik         b   A A      a      C         cc

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen aE  c ebE b d Be E  

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİ KURTÇAĞ 2505 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,773 259,480 1 8 79 2295 62836

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 25 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 17,52 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,24 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,77 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,53 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 6,58 8,17 8,60

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 5,22 3,95 6,97

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,48 0,39 0,93

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 5,70 4,34 7,90

Fizik 7 6 0 6,00 86 0,64 0,72 1,25

Kimya 7 5 2 4,50 64 0,67 0,75 1,15

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,80 1,17 1,10

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 3,11 2,63 3,50

Toplam: 120 66 18 61,50 51 32,91 36,19 40,73

TYT Türkçe bBEECDCd  DABACaCCDEAeBEDdBECCbaAEedCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal A        c   CbDACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik eeBBED DC b C A A CC   B A    B   E    B

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen CC ECDEBEDECdbe BCbE

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ ASLANCAN 786 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,513 259,480 3 34 145 4089 116292

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 25 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 3 30,25 76 17,52 21,05 20,73

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,24 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,77 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,53 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 6,58 8,17 8,60

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 5,22 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,48 0,39 0,93

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 5,70 4,34 7,90

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,64 0,72 1,25

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,67 0,75 1,15

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,80 1,17 1,10

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 3,11 2,63 3,50

Toplam: 120 51 9 48,75 41 32,91 36,19 40,73

TYT Türkçe ABEECDCBeDDABA CCCD A  EDCBEb D AEABCAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal          ABA dADbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik    BE   C b  DA A e                     

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen        dE E   e BCAE

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİTHAN KAROĞLU 911 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,350 259,480 5 41 153 4398 125410

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 25 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 18 13,50 34 17,52 21,05 20,73

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,24 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,77 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,53 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 6,58 8,17 8,60

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 5,22 3,95 6,97

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,48 0,39 0,93

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 5,70 4,34 7,90

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,64 0,72 1,25

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,67 0,75 1,15

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,80 1,17 1,10

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 3,11 2,63 3,50

Toplam: 120 55 35 46,25 39 32,91 36,19 40,73

TYT Türkçe EECeC BA ccA CCdaEAeBEDbabaCbceEAeCdee e

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal       bADeCeAbBdBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik aBEDBDDa    A e aaDA BaACB  a  B      EB

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen  EdDECecE CAe BCAEEe

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 5 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEKİ EREN ÇELİK 900 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,473 259,480 22 160 279 9217 283872

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 25 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 17 7,75 19 17,52 21,05 20,73

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,24 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,04 1,32 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,77 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,53 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 6,58 8,17 8,60

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 5,22 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,48 0,39 0,93

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 5,70 4,34 7,90

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,64 0,72 1,25

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,67 0,75 1,15

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,80 1,17 1,10

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 3,11 2,63 3,50

Toplam: 120 30 32 22,00 18 32,91 36,19 40,73

TYT Türkçe EabbCBBb c dC CaacbeBEc a Cbb cEcB    A 

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal  CEAD  ADe     CBDdb     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BB c D     Dd   e  c BC                 

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen aa D   eb   d BeA ce

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 2 36
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BABAT 93 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,063 259,480 12 157 276 9068 279029

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 17 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 13 10,75 27 20,12 21,05 20,73

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,47 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,49 1,32 1,44

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,32 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 6,71 8,17 8,60

Toplam: 120 27 16 23,00 19 29,53 36,19 40,73

TYT Türkçe  ECeC BAa  e CCCDEAe EDb  bbbddE  bc e  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal d EA DdAc C AABCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 4 45
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 3 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

ANTALYA / KEMER/ANTALYA / ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÖZYAMANOL 808 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,178 259,480 6 91 210 6619 194964

Puanı Hesaplanan: 184 303 10581 346292

Katılımlar: 17 188 308 10680 353535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 3 27,25 68 20,12 21,05 20,73

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,47 1,59 1,73

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,49 1,32 1,44

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,32 1,49 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,74 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 6,71 8,17 8,60

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 2,06 3,95 6,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,39 0,93

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 2,06 4,34 7,90

Toplam: 120 37 4 36,00 30 29,53 36,19 40,73

TYT Türkçe AB EC CB  beBACCCCD AeBED BECCD AE  CAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal Aa        B    DA BD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik B  B                   B                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 0 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 0 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
